
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2 (1.OTURUM) 105 105 105 636

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,6714,23 17,11 1,87 2,12 1,34 1,68 1,60 1,28 1,53 1,29 1,21 3,19 0,80 2,99 0,00 0,00 0,00 5,35 4,56 4,21 1,20 1,20 0,90 1,01 1,61 0,60 1,28 1,17 0,98 0,77 1,48 0,40 38,5530,06 31,02 230,210

Okul Ortalaması 16,1316,50 12,01 1,36 2,32 0,78 1,46 1,84 1,00 1,19 1,43 0,83 2,50 1,29 2,17 0,00 0,00 0,00 3,37 7,33 1,54 0,80 2,03 0,29 0,79 2,31 0,21 0,97 1,75 0,53 0,56 2,06 0,05 29,1338,86 19,41 194,090

KATILIMLAR

1 555 ŞEVVAL KİBAR 12C 18 4 17,00 2 1 1,75 1 0 1,00 1 1 0,75 4 0 4,00 19 3 18,25 5 2 4,50 3 1 2,75 5 1 4,75 0 2 -0,50 58 15 54,25 303,905 109

2 584 İREM NUR TURĞUT 12C 28 8 26,00 3 1 2,75 3 0 3,00 2 0 2,00 4 0 4,00 9 3 8,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 1 0 1,00 53 14 49,50 288,210 131

3 579 NİSA NUR YILMAZ 12D 33 4 32,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 4 0 4,00 1 1 0,75 46 10 43,50 269,210 152

4 751 EMİNE NUR FİDAN 12C 27 11 24,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 7 8 5,00 2 6 0,50 2 4 1,00 4 1 3,75 2 2 1,50 51 40 41,00 262,918 160

5 0 FENERBAHÇE 12A 10 4 9,00 1 1 0,75 1 0 1,00 3 0 3,00 19 3 18,25 3 4 2,00 2 4 1,00 4 0 4,00 1 5 -0,25 44 21 38,75 258,045 168

6 557 MEDİNE SEYHAN NESİM12C 23 11 20,25 3 0 3,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 10 5 8,75 1 2 0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 45 24 39,00 257,238 171

7 1117 BUSE ARSLAN 12E 24 11 21,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 0 2,00 5 0 5,00 5 3 4,25 0 2 -0,50 43 18 38,50 255,508 173

8 659 ÇİĞDEM HARMAN 12D 28 10 25,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 3 0 3,00 2 3 1,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 44 24 38,00 253,505 178

9 636 SAMET ÖZKESEMEN CR12B 29 9 26,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 42 17 37,75 252,528 183

10 990 FATMA İNANÇ 11C 29 8 27,00 3 0 3,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 6 -1,50 4 2 3,50 3 0 3,00 41 18 36,50 248,920 194

11 533 ZEYNEP VERDA ATLI 12E 29 11 26,25 3 1 2,75 1 2 0,50 2 3 1,25 4 0 4,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 41 20 36,00 247,308 200

12 88 ZEYNEP ZÜLAL YILDIZ 12E 28 11 25,25 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 0 7 -1,75 1 1 0,75 42 25 35,75 246,713 203

13 563 ESLEM AVCI 12D 29 7 27,25 1 2 0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 4 1 3,75 1 2 0,50 39 13 35,75 246,423 204

14 550 HÜSEYİN ARSLAN 12A 22 8 20,00 2 2 1,50 1 3 0,25 3 0 3,00 3 1 2,75 6 6 4,50 1 2 0,50 2 5 0,75 2 0 2,00 42 27 35,25 245,965 205

15 686 NUR SENA ÇELİK 12E 28 8 26,00 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 1 0 1,00 39 15 35,25 245,075 207

16 734 HANZADE MİRAC KONUK11D 30 10 27,50 1 2 0,50 2 3 1,25 1 0 1,00 4 0 4,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 40 20 35,00 244,095 209

17 0 ALİ 12 24 12 21,00 2 3 1,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 7 10 4,50 2 0 2,00 1 0 1,00 40 26 33,50 240,560 225

18 534 EMİNE TURAN 11C 26 9 23,75 10 3 9,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 38 20 33,00 238,573 230

19 598 AYSELNUR AYDOĞAN 12E 26 12 23,00 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 1 6 -0,50 0 1 -0,25 39 25 32,75 237,915 232

20 68 ENES PAŞA ÜTÜK 12B 22 17 17,75 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 2 4 1,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 40 30 32,50 237,823 233

21 1095 ERVA SUDE TORUN 11C 22 11 19,25 2 2 1,50 3 2 2,50 1 0 1,00 4 0 4,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 3 0 3,00 38 22 32,50 237,798 234

22 1207 AYŞE 12E 25 13 21,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 38 23 32,25 236,548 239

23 657 ESMANUR KARACA 12E 24 12 21,00 3 2 2,50 1 3 0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 38 24 32,00 235,930 244

24 509 İZET TALHA 12A 16 10 13,50 2 3 1,25 7 2 6,50 4 1 3,75 4 2 3,50 3 1 2,75 36 19 31,25 235,020 247

25 0 SELİM PELİT 12 18 13 14,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 3 0 3,00 9 8 7,00 1 0 1,00 3 4 2,00 4 3 3,25 1 5 -0,25 41 40 31,00 233,903 252

26 582 YAMUR ŞAHİN 12E 29 10 26,50 1 1 0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 3 7 1,25 36 20 31,00 232,175 257

27 583 BEYZA NUR TURAN 12D 24 9 21,75 1 3 0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 4 0 4,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 35 18 30,50 231,303 258

28 477 HABİL TÜRKYILMAZ 11A 26 13 22,75 1 4 0,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 1 0 1,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 36 24 30,00 229,633 270

29 801 MUHAMMET  ARSLAN 12A 14 23 8,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 1 1,75 15 8 13,00 2 0 2,00 2 4 1,00 4 2 3,50 0 4 -1,00 40 43 29,25 229,403 271
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,6714,23 17,11 1,87 2,12 1,34 1,68 1,60 1,28 1,53 1,29 1,21 3,19 0,80 2,99 0,00 0,00 0,00 5,35 4,56 4,21 1,20 1,20 0,90 1,01 1,61 0,60 1,28 1,17 0,98 0,77 1,48 0,40 38,5530,06 31,02 230,210

Okul Ortalaması 16,1316,50 12,01 1,36 2,32 0,78 1,46 1,84 1,00 1,19 1,43 0,83 2,50 1,29 2,17 0,00 0,00 0,00 3,37 7,33 1,54 0,80 2,03 0,29 0,79 2,31 0,21 0,97 1,75 0,53 0,56 2,06 0,05 29,1338,86 19,41 194,090

KATILIMLAR

30 516 SÜMEYRA GÜMÜŞLÜOL 12D 23 8 21,00 1 4 0,00 2 1 1,75 5 0 5,00 2 2 1,50 33 15 29,25 227,605 279

31 0 MİR 12 20 14 16,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 6 0,50 2 5 0,75 4 2 3,50 2 4 1,00 37 33 28,75 226,890 282

32 596 EMİNE NUR KIRÇİÇEK 12E 23 8 21,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 3 0 3,00 3 0 3,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 32 13 28,75 226,075 288

33 589 SENANUR KIRIK 12D 25 12 22,00 4 1 3,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 5 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 35 25 28,75 225,925 290

34 535 ŞEYMA DOĞRUYOL 12E 8 5 6,75 3 0 3,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 8 3 7,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 31 12 28,00 225,673 293

35 856 BETÜL YURTSEVEN 12E 22 7 20,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 5 0 5,00 31 10 28,50 225,438 294

36 721 ASUDE ERVA YILDIRIM 12D 22 16 18,00 3 2 2,50 2 1 1,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 5 2,75 0 1 -0,25 0 5 -1,25 0 4 -1,00 0 3 -0,75 38 40 28,00 224,100 301

37 792 NEHİR NİSA SADE 11D 23 13 19,75 1 2 0,50 1 3 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 1 1 0,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 35 31 27,25 221,718 306

38 0 ESMA ÜNAL 12C 25 14 21,50 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 32 19 27,25 221,530 308

39 253 FURKAN YABUT 12B 20 20 15,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 5 2,75 2 3 1,25 35 34 26,50 220,080 315

40 17 SEDANUR ÇELİK 11D 19 20 14,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 1 3 0,25 2 4 1,00 1 5 -0,25 1 3 0,25 36 43 25,25 216,475 327

41 605 VİLDAN ÜNAL 12D 18 19 13,25 2 2 1,50 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 1 1 0,75 30 25 23,75 212,003 357

42 846 ÖMER SALİH DEMİR 11A 20 13 16,75 2 3 1,25 1 0 1,00 4 0 4,00 1 1 0,75 28 17 23,75 211,548 358

43 564 ZEYNEP GÜLER 12C 10 10 7,50 3 0 3,00 11 3 10,25 1 2 0,50 1 3 0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 28 21 22,75 209,790 368

44 407 FATİH MUSA BEKAR 11B 18 15 14,25 1 3 0,25 2 1 1,75 2 0 2,00 4 0 4,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 29 25 22,75 208,873 372

45 841 ELİF BETÜL ÇOLAK 11C 20 15 16,25 1 0 1,00 1 0 1,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 26 17 21,75 205,573 386

46 576 BEN SEN   23 12 20,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 27 22 21,50 204,420 393

47 0 ASLI HACER SADE 12E 16 12 13,00 3 2 2,50 1 3 0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 5 13 1,75 29 32 21,00 203,730 397

48 0 MUHAMMED 12A 9 8 7,00 5 9 2,75 2 4 1,00 4 3 3,25 6 1 5,75 1 3 0,25 27 28 20,00 201,860 403

49 982 AİŞE NAZ KAPUKAYA 12D 22 14 18,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 5 0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 28 31 20,25 200,730 409

50 0 MUHAMMED TURĞUT 11 12 10 9,50 1 4 0,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 0 1,00 24 19 19,25 198,900 418

51 992 TALHA YUŞA TORUN 11B 17 23 11,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 4 0 4,00 3 5 1,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 30 44 19,00 197,958 420

52 16 CHARLES LECLERC 11B 19 21 13,75 1 4 0,00 1 4 0,00 2 0 2,00 1 1 0,75 3 2 2,50 27 32 19,00 197,593 421

53 776 ŞULE TERZİ 12C 15 15 11,25 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 2 4 1,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 24 22 18,50 196,428 426

54 0 MURAT DURĞUN 12B 15 15 11,25 2 2 1,50 2 0 2,00 4 1 3,75 23 18 18,50 196,408 427

55 376 ABOBAKAR 11B 17 23 11,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 4 0 4,00 2 3 1,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 29 43 18,25 195,673 431

56 553 CEREN UYAN 12D 18 18 13,50 1 1 0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 24 23 18,25 195,360 432

57 658 ASEL ECEM KAVAKLI 12D 14 20 9,00 0 4 -1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 26 33 17,75 194,505 436

58 0 MUHAMMED EMİN 12B 12 11 9,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 5 4 4,00 0 2 -0,50 25 29 17,75 194,403 438
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2 (1.OTURUM) 105 105 105 636

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,6714,23 17,11 1,87 2,12 1,34 1,68 1,60 1,28 1,53 1,29 1,21 3,19 0,80 2,99 0,00 0,00 0,00 5,35 4,56 4,21 1,20 1,20 0,90 1,01 1,61 0,60 1,28 1,17 0,98 0,77 1,48 0,40 38,5530,06 31,02 230,210

Okul Ortalaması 16,1316,50 12,01 1,36 2,32 0,78 1,46 1,84 1,00 1,19 1,43 0,83 2,50 1,29 2,17 0,00 0,00 0,00 3,37 7,33 1,54 0,80 2,03 0,29 0,79 2,31 0,21 0,97 1,75 0,53 0,56 2,06 0,05 29,1338,86 19,41 194,090

KATILIMLAR

59 1040 SUKEYNA KARSLI 11C 9 12 6,00 2 1 1,75 2 1 1,75 1 0 1,00 3 5 1,75 1 2 0,50 2 3 1,25 3 3 2,25 2 4 1,00 25 31 17,25 193,495 439

60 0 BERAT KOCAKAYA 11B 16 22 10,50 1 4 0,00 3 1 2,75 1 0 1,00 4 1 3,75 1 6 -0,50 0 3 -0,75 26 37 16,75 191,190 449

61 138 ESADSAFVAN YURDAKUL12A 7 7 5,25 1 2 0,50 3 2 2,50 1 0 1,00 2 2 1,50 1 5 -0,25 5 1 4,75 1 4 0,00 21 23 15,25 187,553 468

62 693 EMİNE BEŞİKTAŞ 12E 13 12 10,00 3 1 2,75 1 1 0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 20 20 15,00 185,990 480

63 642 ALİŞ 12B 7 6 5,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 0 3,00 17 9 14,75 185,830 481

64 433 EYMEN BAYRAMOĞLU 11B 15 25 8,75 1 4 0,00 1 4 0,00 3 0 3,00 2 3 1,25 2 3 1,25 24 39 14,25 183,898 485

65 975 CEYDA KOÇAK 11D 13 27 6,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 5 4 4,00 0 7 -1,75 2 5 0,75 2 4 1,00 29 60 14,00 183,468 488

66 703 FATMANUR NACAR 12D 14 25 7,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 1 5 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 26 48 14,00 183,253 489

67 849 NURDAGÜL ÇELİK 11D 12 17 7,75 2 1 1,75 2 3 1,25 1 0 1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 21 29 13,75 182,538 492

68 861 ELİF YÜSRA AYNE 11D 12 14 8,50 3 1 2,75 2 3 1,25 2 1 1,75 1 5 -0,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 22 33 13,75 182,430 494

69 887 HATİCE EZGİ ARI 11D 13 19 8,25 1 1 0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 4 0 4,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 4 -1,00 23 37 13,75 182,403 495

70 476 İSMAİL ACISU 11B 18 22 12,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 8 22 2,50 3 7 1,25 2 5 0,75 2 5 0,75 0 6 -1,50 35 85 13,75 181,900 497

71 0 AYŞŞE 12 11 11 8,25 1 2 0,50 1 1 0,75 4 16 0,00 3 4 2,00 2 3 1,25 2 2 1,50 0 4 -1,00 24 43 13,25 181,013 498

72 1012 İNCİ SUDE CIBIR 11D 13 21 7,75 2 3 1,25 1 4 0,00 2 1 1,75 2 2 1,50 3 17 -1,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 1 0,75 1 4 0,00 27 56 13,00 180,353 500

73 793 GONCAGÜLKILIÇARSLAN11D 8 12 5,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 3 1,25 3 1 2,75 2 6 0,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 19 27 12,25 178,375 504

74 871 FA *A NUR ATAY 12E 14 16 10,00 1 3 0,25 1 3 0,25 1 1 0,75 2 2 1,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 20 34 11,50 175,390 514

75 409 EHLULLAH ÇELİK 11A 10 20 5,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 4 13 0,75 1 5 -0,25 2 3 1,25 3 3 2,25 1 2 0,50 24 53 10,75 173,975 522

76 386 SENA DURSUN 11D 11 29 3,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 7 22 1,50 4 6 2,50 2 5 0,75 1 6 -0,50 0 6 -1,50 32 86 10,50 173,173 524

77 677 ZEHRA ARIKAN 11D 11 29 3,75 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 6 23 0,25 3 7 1,25 3 4 2,00 2 5 0,75 0 6 -1,50 31 88 9,00 168,743 541

78 421 BİLAL GÜÇLÜ 11A 8 14 4,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 4 4 3,00 1 2 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 15 24 9,00 168,615 542

79 837 NARİN SARICA 11D 9 19 4,25 1 0 1,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 15 24 9,00 168,608 543

80 454 ALİ SALAR 11B 12 28 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 26 -2,50 1 9 -1,25 0 5 -1,25 28 77 8,75 167,725 547

81 958 AHMET TAHA ÇALIŞKAN12A 4 9 1,75 4 7 2,25 2 2 1,50 0 4 -1,00 3 0 3,00 1 2 0,50 14 24 8,00 166,033 556

82 479 İMRAN AZAD YILMAZ 11B 9 31 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 7 23 1,25 2 8 0,00 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 30 90 7,50 164,488 561

83 0 **NA 11B 13 27 6,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 6 24 0,00 3 7 1,25 3 4 2,00 0 7 -1,75 2 4 1,00 30 90 7,50 163,888 564

84 419 MUSTAFA BEKİR YILMAZ11B 13 27 6,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 4 -1,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 1 2 0,50 19 47 7,25 163,163 567

85 561 BÜŞRA BOZKAYA 12D 8 18 3,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 3 2 2,50 1 3 0,25 14 30 6,50 161,175 570

86 464 İBRAHİM BÖKEN 11B 16 24 10,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 5 25 -1,25 1 9 -1,25 2 5 0,75 1 6 -0,50 0 6 -1,50 29 91 6,25 159,525 577

87 1093 N İ S A S O Y L U 11D 5 35 -3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 6 24 0,00 5 5 3,75 0 5 -1,25 0 3 -0,75 1 5 -0,25 27 87 5,25 158,253 579

                                                3 / 5



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2 (1.OTURUM) 105 105 105 636

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,6714,23 17,11 1,87 2,12 1,34 1,68 1,60 1,28 1,53 1,29 1,21 3,19 0,80 2,99 0,00 0,00 0,00 5,35 4,56 4,21 1,20 1,20 0,90 1,01 1,61 0,60 1,28 1,17 0,98 0,77 1,48 0,40 38,5530,06 31,02 230,210

Okul Ortalaması 16,1316,50 12,01 1,36 2,32 0,78 1,46 1,84 1,00 1,19 1,43 0,83 2,50 1,29 2,17 0,00 0,00 0,00 3,37 7,33 1,54 0,80 2,03 0,29 0,79 2,31 0,21 0,97 1,75 0,53 0,56 2,06 0,05 29,1338,86 19,41 194,090

KATILIMLAR

88 0 LUCAS TORRERİA   12 28 5,00 1 4 0,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 17 47 5,25 157,165 582

89 868 ESMANUR AYDIN 11D 10 30 2,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 5 25 -1,25 4 6 2,50 2 5 0,75 3 4 2,00 1 5 -0,25 28 92 5,00 156,875 586

90 786 EBRAR TOPAL 11C 9 24 3,00 1 2 0,50 1 3 0,25 11 29 3,75 152,945 596

91 306 AYŞENUR ÇELİK 11D 11 27 4,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 5 0,75 0 6 -1,50 1 5 -0,25 18 59 3,25 151,223 597

92 1005 CANSU IRMAK 11D 5 19 0,25 0 4 -1,00 0 5 -1,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 3 5 1,75 1 1 0,75 3 2 2,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 14 44 3,00 151,118 598

93 1011 YAHYA ENES PATI 11B 12 28 5,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 6 24 0,00 0 10 -2,50 1 6 -0,50 0 7 -1,75 1 5 -0,25 26 93 2,75 149,555 600

94 372 HALİL DÖNMEZ 11B 11 29 3,75 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 27 -3,75 1 9 -1,25 3 4 2,00 0 7 -1,75 2 4 1,00 25 95 1,25 145,338 604

95 112 GAMZE BADATLI 12D 9 27 2,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 11 45 -0,25 140,953 609

96 1030 AYŞE BİLGER 11C 3 9 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 8 -1,00 1 6 -0,50 1 6 -0,50 1 5 -0,25 9 38 -0,50 140,343 610

97 702 ESRA POLAT 11D 9 31 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 13 54 -0,50 140,318 611

98 482 YUSUF BERA ALPTEKİN 11B 9 31 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 6 24 0,00 3 7 1,25 0 7 -1,75 1 6 -0,50 0 6 -1,50 23 97 -1,25 137,913 615

99 0 A *B*M ŞR  N   İ 11B 9 31 1,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 27 -3,75 4 6 2,50 2 5 0,75 0 7 -1,75 0 6 -1,50 22 98 -2,50 134,188 616

100 1162 MARVA ZOUHORİ 12D 4 31 -3,75 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 3 8 1,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 12 60 -3,00 133,368 618

101 1 TONY MONTANA 12A 9 31 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 2 28 -5,00 2 8 0,00 1 6 -0,50 0 7 -1,75 0 6 -1,50 19 101 -6,25 122,813 620

102 1142 11 5 25 -1,25 3 7 1,25 3 4 2,00 2 5 0,75 2 4 1,00 15 45 3,75

103 1222 SAHALABDULLAHİ 11A 4 25 -2,25 0 9 -2,25 2 5 0,75 2 4 1,00 1 5 -0,25 9 48 -3,00

104 1090 MAGDALDENMOH AM ED11B 8 32 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 4 26 -2,50 2 8 0,00 1 6 -0,50 2 5 0,75 0 6 -1,50 19 101 -6,25

105 905 EMİRHAN ALABAY 11B 4 36 -5,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 5 24 -1,00 2 7 0,25 1 6 -0,50 0 7 -1,75 2 4 1,00 17 101 -8,25
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2 (1.OTURUM) 105 105 105 636

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,6714,23 17,11 1,87 2,12 1,34 1,68 1,60 1,28 1,53 1,29 1,21 3,19 0,80 2,99 0,00 0,00 0,00 5,35 4,56 4,21 1,20 1,20 0,90 1,01 1,61 0,60 1,28 1,17 0,98 0,77 1,48 0,40 38,5530,06 31,02 230,210

Okul Ortalaması 16,1316,50 12,01 1,36 2,32 0,78 1,46 1,84 1,00 1,19 1,43 0,83 2,50 1,29 2,17 0,00 0,00 0,00 3,37 7,33 1,54 0,80 2,03 0,29 0,79 2,31 0,21 0,97 1,75 0,53 0,56 2,06 0,05 29,1338,86 19,41 194,090

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEN SEN 576   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,420 230,210 1 46 46 46 393

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 2 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 12,50 12,01 17,11

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 -0,38 1,54 4,21

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,29 0,90

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 -0,38 1,83 5,10

Fizik 7 1 2 0,50 7 -0,25 0,21 0,60

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,62 0,53 0,98

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,25 0,05 0,40

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 0,62 0,79 1,99

Toplam: 120 27 22 21,50 18 13,38 19,42 31,02

TYT Türkçe DECBAce B  cc EcbedECeDcDB DcECBEACEECeE

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Matematik ac     c                                

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA

TYT Fen  b E c A  eBaaEb   e

Cevap Anahtarı A CDDEAECABEBBDCECEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Gazlar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik asitlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Küçük moleküllerin taşınmasında etkili yöntemleri açıklar. 1 0 1 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
LUCAS TORRERİA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
157,165 230,210 2 88 88 88 582

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 2 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 28 5,00 13 12,50 12,01 17,11

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,00 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,62 1,00 1,28

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 -0,62 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,62 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 15 1,25 6 0,62 4,79 6,82

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 -0,25 0,21 0,60

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,62 0,53 0,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,25 0,05 0,40

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 0,62 0,79 1,99

Toplam: 120 17 47 5,25 4 13,38 19,42 31,02

TYT Türkçe DdeeAdecBbBdeccdeaAcdBedbeAbadCBaAecEeBa

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal CecaebEEccaebdcEceaB     

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Fen beaa                

Cevap Anahtarı A CDDEAECABEBBDCECEEDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 7 22
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 1 0 100
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik asitlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Küçük moleküllerin taşınmasında etkili yöntemleri açıklar. 1 0 0 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
1142 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 2 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 5 25 -1,25 -4 -0,12 1,54 4,21

Geometri 10 3 7 1,25 13 0,62 0,29 0,90

TYT Matematik 40 8 32 0,00 0 0,50 1,83 5,10

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,00 0,21 0,60

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,38 0,53 0,98

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,50 0,05 0,40

TYT Fen 20 7 13 3,75 19 1,88 0,79 1,99

Toplam: 120 15 45 3,75 3 11,50 19,42 31,02

TYT Matematik bebccaeDAbCdeeBcdbEdcdcdabcdeccBEbAbaedc

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

TYT Fen cbeDEAececabCDEEbede

Cevap Anahtarı B DECDEACABBBECDEEDBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 4 20
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 3 0 3 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 1 1 50
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Gazlar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Nükleik asitlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Küçük moleküllerin taşınmasında etkili yöntemleri açıklar. 1 0 1 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED TURĞUT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,900 230,210 1 50 50 50 418

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 2 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 10 9,50 24 4,75 12,01 17,11

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,00 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,88 1,00 1,28

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,25 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,25 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 4,38 4,79 6,82

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 -0,12 1,54 4,21

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,62 0,29 0,90

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 0,50 1,83 5,10

Toplam: 120 24 19 19,25 16 11,50 19,42 31,02

TYT Türkçe DE BAAeaBecccBbBCaAECee                 

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal aecaAAEEBacBCcDcACDd     

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Matematik  E                                      

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 0 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Nem 1 1 0 100
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL GÜÇLÜ 421 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,615 230,210 4 78 78 78 542

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 5 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 14 4,50 11 9,80 12,01 17,11

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,50 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,60 1,00 1,28

Felsefe 5 0 0 0,00 0 -0,05 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 1,85 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 1 2 0,50 3 2,90 4,79 6,82

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 0,65 1,54 4,21

Geometri 10 1 2 0,50 5 -0,40 0,29 0,90

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 0,25 1,83 5,10

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,40 0,21 0,60

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,85 0,53 0,98

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,10 0,05 0,40

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,15 0,79 1,99

Toplam: 120 15 24 9,00 8 14,10 19,42 31,02

TYT Türkçe CBadCEAbdeadbebcEAce a  B               

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal       e b         C      

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik beE   Ce               d E A     a  Dc  

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

TYT Fen          Bc      e  

Cevap Anahtarı B DECDEACABBBECDEEDBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 1 1 33
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EHLULLAH ÇELİK 409 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,975 230,210 3 75 75 75 522

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 5 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 20 5,00 13 9,80 12,01 17,11

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,50 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,60 1,00 1,28

Felsefe 5 0 0 0,00 0 -0,05 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,85 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 7 1,25 6 2,90 4,79 6,82

Matematik-1 30 4 13 0,75 3 0,65 1,54 4,21

Geometri 10 1 5 -0,25 -3 -0,40 0,29 0,90

TYT Matematik 40 5 18 0,50 1 0,25 1,83 5,10

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,40 0,21 0,60

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,85 0,53 0,98

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 -0,10 0,05 0,40

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 1,15 0,79 1,99

Toplam: 120 24 53 10,75 9 14,10 19,42 31,02

TYT Türkçe DECad ea dcbeBbe acE c BDadeaaCe  C E a 

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal CecEdd   c     cAe       

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Matematik cE  a  c  d a b a eeEaBeb  Ad c a e acA 

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA

TYT Fen bDa b CedEBa C aE  a

Cevap Anahtarı A CDDEAECABEBBDCECEEDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 1 4 14
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 4 20
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 3 1 1 33
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HABİL TÜRKYILMAZ 477 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,633 230,210 1 28 28 28 270

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 5 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 9,80 12,01 17,11

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,50 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 0,60 1,00 1,28

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 -0,05 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,85 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 2,90 4,79 6,82

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 0,65 1,54 4,21

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,40 0,29 0,90

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 0,25 1,83 5,10

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,40 0,21 0,60

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,85 0,53 0,98

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,10 0,05 0,40

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 1,15 0,79 1,99

Toplam: 120 36 24 30,00 25 14,10 19,42 31,02

TYT Türkçe CBDEb AACdBeAabccccBeECDBEDABEcCEAECCEdd

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal dcbbAA E Dc    AEDCe     

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik   E                                     

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

TYT Fen        d  d Ca   dc 

Cevap Anahtarı B DECDEACABBBECDEEDBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER SALİH DEMİR 846 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,548 230,210 2 42 42 42 358

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 5 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 9,80 12,01 17,11

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,50 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,60 1,00 1,28

Felsefe 5 0 0 0,00 0 -0,05 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,85 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 2,90 4,79 6,82

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,65 1,54 4,21

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,40 0,29 0,90

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 0,25 1,83 5,10

Toplam: 120 28 17 23,75 20 14,10 19,42 31,02

TYT Türkçe aEdBAde  CcdDBEd eAEae BDBA EEd EAbEECe 

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal CeeEb  E       EACD      

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Matematik cE                                      

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 2 56
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 1 57
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAHALABDULLAHİ 1222 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 5 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 4 25 -2,25 -8 0,65 1,54 4,21

Geometri 10 0 9 -2,25 -23 -0,40 0,29 0,90

TYT Matematik 40 4 34 -4,50 -11 0,25 1,83 5,10

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,40 0,21 0,60

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,85 0,53 0,98

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,10 0,05 0,40

TYT Fen 20 5 14 1,50 8 1,15 0,79 1,99

Toplam: 120 9 48 -3,00 -3 14,10 19,42 31,02

TYT Matematik abcedadbecbadaebAbaeDebabaB Aecdabda ceb

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

TYT Fen DceabAe eBecCbabDabe

Cevap Anahtarı B DECDEACABBBECDEEDBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 3 40
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 3 0 2 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 0 2 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Gazlar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Nükleik asitlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Küçük moleküllerin taşınmasında etkili yöntemleri açıklar. 1 0 1 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
**NA 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,888 230,210 10 83 83 83 564

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 18 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 27 6,25 16 6,51 12,01 17,11

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,08 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,60 1,00 1,28

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,50 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 1,21 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 17 -1,25 -6 2,39 4,79 6,82

Matematik-1 30 6 24 0,00 0 -0,31 1,54 4,21

Geometri 10 3 7 1,25 13 0,00 0,29 0,90

TYT Matematik 40 9 31 1,25 3 -0,31 1,83 5,10

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,12 0,21 0,60

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 -0,36 0,53 0,98

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 -0,21 0,05 0,40

TYT Fen 20 5 15 1,25 6 -0,44 0,79 1,99

Toplam: 120 30 90 7,50 6 8,15 19,42 31,02

TYT Türkçe aEaecAeddCBcbedBadAEbeDdDeADaEdacedEaaea

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal deeEeddaceBedaDabdec     

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Matematik ecDbEcceabCCaadaaEecddddaaAdeeEEaEedeacc

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA

TYT Fen eaeEAEaedddeeeEadbeB

Cevap Anahtarı A CDDEAECABEBBDCECEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 6 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 5 29
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 0 5 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 3 0 3 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 2 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
A *B*M ŞR  N   İ 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
134,188 230,210 16 99 99 99 616

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 18 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 31 1,25 3 6,51 12,01 17,11

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,08 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,60 1,00 1,28

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,50 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 1,21 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 2,39 4,79 6,82

Matematik-1 30 3 27 -3,75 -13 -0,31 1,54 4,21

Geometri 10 4 6 2,50 25 0,00 0,29 0,90

TYT Matematik 40 7 33 -1,25 -3 -0,31 1,83 5,10

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,12 0,21 0,60

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 -0,36 0,53 0,98

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 -0,21 0,05 0,40

TYT Fen 20 2 18 -2,50 -13 -0,44 0,79 1,99

Toplam: 120 22 98 -2,50 -2 8,15 19,42 31,02

TYT Türkçe eeaEbcAbbaaadcCeEecdDabcdbDABceacbdebEba

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal ebbeceBcEDcabaCdbcba     

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik ebcbdaCcAbbdaaebcabbcaddacBeeaaBbCAcDebc

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

TYT Fen adaecACbddabbcadbeda

Cevap Anahtarı B DECDEACABBBECDEEDBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 6 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 1 6 14
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 1 0 100
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 4 20
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 3 0 3 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 2 0 100
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABOBAKAR 376 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,673 230,210 4 55 55 55 431

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 18 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 23 11,25 28 6,51 12,01 17,11

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,08 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,60 1,00 1,28

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,50 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,21 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 2,39 4,79 6,82

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 -0,31 1,54 4,21

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,29 0,90

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 -0,31 1,83 5,10

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,12 0,21 0,60

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,36 0,53 0,98

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 -0,21 0,05 0,40

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 -0,44 0,79 1,99

Toplam: 120 29 43 18,25 15 8,15 19,42 31,02

TYT Türkçe eBDdbEAbddBcAddBbAeeeEeeaEaAdEaddbECCEaB

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal eECedcdEcadcaBaAEDC      

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik  bE c         B       c                 

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

TYT Fen cEb c  da     c  B  

Cevap Anahtarı B DECDEACABBBECDEEDBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 5 29
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SALAR 454 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,725 230,210 8 80 80 80 547

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 18 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 28 5,00 13 6,51 12,01 17,11

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,08 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,60 1,00 1,28

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,50 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,21 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 2,39 4,79 6,82

Matematik-1 30 4 26 -2,50 -8 -0,31 1,54 4,21

Geometri 10 1 9 -1,25 -13 0,00 0,29 0,90

TYT Matematik 40 5 35 -3,75 -9 -0,31 1,83 5,10

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,12 0,21 0,60

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,36 0,53 0,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,21 0,05 0,40

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 -0,44 0,79 1,99

Toplam: 120 28 77 8,75 7 8,15 19,42 31,02

TYT Türkçe cECeAcdaaCaADBdaCBAceebaecbDaceaabeaadcE

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal CDaEdAaEebcBdEaEAeDB     

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Matematik bdbdaecACedbacdaBceacaebdacdAebceadcaDbb

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA

TYT Fen dccdb               

Cevap Anahtarı A CDDEAECABEBBDCECEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 0 4 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 1 8 11
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 1 6 14
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 4 20
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 3 0 3 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 0 2 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT KOCAKAYA 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,190 230,210 5 60 60 60 449

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 18 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 22 10,50 26 6,51 12,01 17,11

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,08 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,60 1,00 1,28

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,50 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,21 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 2,39 4,79 6,82

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 -0,31 1,54 4,21

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,29 0,90

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 -0,31 1,83 5,10

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,12 0,21 0,60

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,36 0,53 0,98

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,21 0,05 0,40

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 -0,44 0,79 1,99

Toplam: 120 26 37 16,75 14 8,15 19,42 31,02

TYT Türkçe eeaEb AdacBeAabdbAceaEaDacbAeEBCaAECCE c

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal dEaeddBE DB    AEDCd     

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik c bccb     c  B                         

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

TYT Fen               c cc  

Cevap Anahtarı B DECDEACABBBECDEEDBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CHARLES LECLERC 16 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,593 230,210 3 52 52 52 421

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 18 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 21 13,75 34 6,51 12,01 17,11

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,08 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,60 1,00 1,28

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,50 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,21 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 2,39 4,79 6,82

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 -0,31 1,54 4,21

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,29 0,90

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 -0,31 1,83 5,10

Toplam: 120 27 32 19,00 16 8,15 19,42 31,02

TYT Türkçe DECBAdbaBbcccBEddBAEeaeeaeAebEddEACEECec

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal CeeaebcEebBB   Ec        

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Matematik bE c D          B                       

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN ALABAY 905 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 18 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 36 -5,00 -13 6,51 12,01 17,11

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,08 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,60 1,00 1,28

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,50 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 1,21 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 17 -1,25 -6 2,39 4,79 6,82

Matematik-1 30 5 24 -1,00 -3 -0,31 1,54 4,21

Geometri 10 2 7 0,25 3 0,00 0,29 0,90

TYT Matematik 40 7 31 -0,75 -2 -0,31 1,83 5,10

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,12 0,21 0,60

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 -0,36 0,53 0,98

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 -0,21 0,05 0,40

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 -0,44 0,79 1,99

Toplam: 120 17 101 -8,25 -7 8,15 19,42 31,02

TYT Türkçe edCaAbdbcdeccabBdcebdcaeadcecbbacbedcCda

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal CeadbbaEeccabEabeabc     

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Matematik abcdEDcbabaabcdEdcAac daaCcbdaEbedCd *b*

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA

TYT Fen abcdedCbabc*edcbaEDc

Cevap Anahtarı A CDDEAECABEBBDCECEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 0 4 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 1 8 11
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 7 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 0 4 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 3 1 2 33
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 1 1 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN BAYRAMOĞLU 433 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,898 230,210 6 64 64 64 485

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 18 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 25 8,75 22 6,51 12,01 17,11

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,08 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,60 1,00 1,28

Felsefe 5 3 0 3,00 60 0,50 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,21 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 2,39 4,79 6,82

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 -0,31 1,54 4,21

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,29 0,90

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 -0,31 1,83 5,10

Toplam: 120 24 39 14,25 12 8,15 19,42 31,02

TYT Türkçe DEdBAeaacCcccBEaCBAECceaccebbbbBEbabbaaE

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal CeeaebcEebBBC  EcCce     

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Matematik bE c c          B                       

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 1 8 11
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 5 29
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH MUSA BEKAR 407 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,873 230,210 1 44 44 44 372

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 18 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 6,51 12,01 17,11

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,08 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,60 1,00 1,28

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,50 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,21 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 2,39 4,79 6,82

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,12 0,21 0,60

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,36 0,53 0,98

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 -0,21 0,05 0,40

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 -0,44 0,79 1,99

Toplam: 120 29 25 22,75 19 8,15 19,42 31,02

TYT Türkçe aECBAAeEcecccBEaCaAEdeaBcBAa     AbEEC  

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal d dcAd  BD BC  EACD      

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Fen Ca     b    c c c De

Cevap Anahtarı A CDDEAECABEBBDCECEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 1 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 3 44
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 1 1 14
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik asitlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Küçük moleküllerin taşınmasında etkili yöntemleri açıklar. 1 0 0 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL DÖNMEZ 372 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
145,338 230,210 14 94 94 94 604

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 18 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 29 3,75 9 6,51 12,01 17,11

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,08 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,60 1,00 1,28

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,50 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,21 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 15 1,25 6 2,39 4,79 6,82

Matematik-1 30 3 27 -3,75 -13 -0,31 1,54 4,21

Geometri 10 1 9 -1,25 -13 0,00 0,29 0,90

TYT Matematik 40 4 36 -5,00 -13 -0,31 1,83 5,10

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,12 0,21 0,60

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 -0,36 0,53 0,98

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 -0,21 0,05 0,40

TYT Fen 20 5 15 1,25 6 -0,44 0,79 1,99

Toplam: 120 25 95 1,25 1 8,15 19,42 31,02

TYT Türkçe aEeeAdbEdadccBEBbecbbeacbcbbdaeBbACEdaBc

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal CcBdbcbEebadadaEcaDd     

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Matematik aEcdbacebceaCcdbeaAbcbebdaecbadbdbebccdA

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA

TYT Fen CebdAEbdaccdeacaEaaB

Cevap Anahtarı A CDDEAECABEBBDCECEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 6 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 5 29
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 0 5 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 3 0 3 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 0 2 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM BÖKEN 464 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,525 230,210 12 86 86 86 577

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 18 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 24 10,00 25 6,51 12,01 17,11

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,08 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,60 1,00 1,28

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,50 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,21 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 2,39 4,79 6,82

Matematik-1 30 5 25 -1,25 -4 -0,31 1,54 4,21

Geometri 10 1 9 -1,25 -13 0,00 0,29 0,90

TYT Matematik 40 6 34 -2,50 -6 -0,31 1,83 5,10

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,12 0,21 0,60

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 -0,36 0,53 0,98

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 -0,21 0,05 0,40

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 -0,44 0,79 1,99

Toplam: 120 29 91 6,25 5 8,15 19,42 31,02

TYT Türkçe DcCBAcbbcedAccEcaBAECaecDdADcdddEAabdCed

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal eaBcdedaBbcddEaEdebe     

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Matematik cEcEdcdbacddeBbcBcdadcBeadcdbcabcbedccbA

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA

TYT Fen eaeEdEedcdBceacddabc

Cevap Anahtarı A CDDEAECABEBBDCECEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 7 22
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 2 3 40
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 3 0 3 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 0 2 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İMRAN AZAD YILMAZ 479 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,488 230,210 9 82 82 82 561

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 18 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 31 1,25 3 6,51 12,01 17,11

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,08 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,60 1,00 1,28

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,50 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,21 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 2,39 4,79 6,82

Matematik-1 30 7 23 1,25 4 -0,31 1,54 4,21

Geometri 10 2 8 0,00 0 0,00 0,29 0,90

TYT Matematik 40 9 31 1,25 3 -0,31 1,83 5,10

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,12 0,21 0,60

Kimya 7 2 5 0,75 11 -0,36 0,53 0,98

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,21 0,05 0,40

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 -0,44 0,79 1,99

Toplam: 120 30 90 7,50 6 8,15 19,42 31,02

TYT Türkçe eBacdEdAddcaedbBdecBDEbcaabcebcadbaCdbEc

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal aECbcAdcdaBceBaAbDCd     

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik bDacbabcdbCadaBacdbAbaACdbacAdbcEbdacebA

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

TYT Fen cbdabeCAdBcadabEcadb

Cevap Anahtarı B DECDEACABBBECDEEDBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 0 4 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 6 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 7 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 4 20
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 3 1 2 33
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 0 2 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL ACISU 476 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,900 230,210 7 70 70 70 497

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 18 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 22 12,50 31 6,51 12,01 17,11

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,08 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,60 1,00 1,28

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,50 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,21 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 18 -2,50 -13 2,39 4,79 6,82

Matematik-1 30 8 22 2,50 8 -0,31 1,54 4,21

Geometri 10 3 7 1,25 13 0,00 0,29 0,90

TYT Matematik 40 11 29 3,75 9 -0,31 1,83 5,10

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,12 0,21 0,60

Kimya 7 2 5 0,75 11 -0,36 0,53 0,98

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 -0,21 0,05 0,40

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 -0,44 0,79 1,99

Toplam: 120 35 85 13,75 11 8,15 19,42 31,02

TYT Türkçe CBDdeEAcCcBBAcacEAcaeECDccDAdEdddAabdcde

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal eabcdeBcdbacadaAdabe     

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik ccEcEceaddecbdBEebacDddCabcAeBEBadecaDde

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

TYT Fen eEeaEdebaBaEbeddceca

Cevap Anahtarı B DECDEACABBBECDEEDBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 1 8 11
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 2 3 40
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 3 2 1 67
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 0 2 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAGDALDENMOH AM ED 1090 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 18 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 32 0,00 0 6,51 12,01 17,11

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,08 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,60 1,00 1,28

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,50 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 1,21 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 18 -2,50 -13 2,39 4,79 6,82

Matematik-1 30 4 26 -2,50 -8 -0,31 1,54 4,21

Geometri 10 2 8 0,00 0 0,00 0,29 0,90

TYT Matematik 40 6 34 -2,50 -6 -0,31 1,83 5,10

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,12 0,21 0,60

Kimya 7 2 5 0,75 11 -0,36 0,53 0,98

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 -0,21 0,05 0,40

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 -0,44 0,79 1,99

Toplam: 120 19 101 -6,25 -5 8,15 19,42 31,02

TYT Türkçe eeabCcedeBaBAcddddcceEabaacbBbBbcAaaaaaa

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal ecdcbdBaacBaeaecacae     

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik abbacdeeedCcbaBaAab*eebbdaaAd*EdcCbaaacc

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

TYT Fen ebC*cdbbadddCDddcdda

Cevap Anahtarı B DECDEACABBBECDEEDBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 1 8 11
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 5 29
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 4 20
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 3 1 2 33
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 1 1 50
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA BEKİR YILMAZ 419 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,163 230,210 11 84 84 84 567

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 18 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 27 6,25 16 6,51 12,01 17,11

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,08 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,60 1,00 1,28

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,50 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 1,21 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 13 -0,25 -1 2,39 4,79 6,82

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 -0,31 1,54 4,21

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,29 0,90

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 -0,31 1,83 5,10

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,12 0,21 0,60

Kimya 7 2 0 2,00 29 -0,36 0,53 0,98

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 -0,21 0,05 0,40

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 -0,44 0,79 1,99

Toplam: 120 19 47 7,25 6 8,15 19,42 31,02

TYT Türkçe eBadbaAbaBBaddCcaAcdDECeBabAcEcaEeadecca

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal acdecbBEbDc  c cdb d     

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik  c          db                          

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

TYT Fen  b a   AB     c  dE 

Cevap Anahtarı B DECDEACABBBECDEEDBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 1 8 11
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 5 29
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA YUŞA TORUN 992 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,958 230,210 2 51 51 51 420

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 18 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 23 11,25 28 6,51 12,01 17,11

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,08 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,60 1,00 1,28

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,50 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,21 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 2,39 4,79 6,82

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 -0,31 1,54 4,21

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,00 0,29 0,90

TYT Matematik 40 3 6 1,50 4 -0,31 1,83 5,10

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,12 0,21 0,60

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,36 0,53 0,98

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 -0,21 0,05 0,40

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 -0,44 0,79 1,99

Toplam: 120 30 44 19,00 16 8,15 19,42 31,02

TYT Türkçe eBDdbEAbddBcAddBbAeeeEeeaEaAdEaddbECCEaB

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal eECedcdEcadcaBaAEDC      

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik  bEcc         B       c  a A   a        

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

TYT Fen cEb           c  Bd 

Cevap Anahtarı B DECDEACABBBECDEEDBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 5 29
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 1 0 33
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAHYA ENES PATI 1011 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
149,555 230,210 13 93 93 93 600

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 18 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 28 5,00 13 6,51 12,01 17,11

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,08 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,60 1,00 1,28

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,50 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,21 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 13 2,75 14 2,39 4,79 6,82

Matematik-1 30 6 24 0,00 0 -0,31 1,54 4,21

Geometri 10 0 10 -2,50 -25 0,00 0,29 0,90

TYT Matematik 40 6 34 -2,50 -6 -0,31 1,83 5,10

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,12 0,21 0,60

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 -0,36 0,53 0,98

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,21 0,05 0,40

TYT Fen 20 2 18 -2,50 -13 -0,44 0,79 1,99

Toplam: 120 26 93 2,75 2 8,15 19,42 31,02

TYT Türkçe bBeddaccdcdBAeaBbdcaeEecdEcddEBeaAbCCEba

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal acebcAdEcbacD bAcDeB     

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik acdcEdabbcedaCeEAcdbeacdCacedBcdaebceabd

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

TYT Fen bbCeacbdaecadebacdaC

Cevap Anahtarı B DECDEACABBBECDEEDBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 6 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 4 20
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 3 0 3 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 0 2 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BERA ALPTEKİN 482 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
137,913 230,210 15 98 98 98 615

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 18 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 31 1,25 3 6,51 12,01 17,11

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,08 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,60 1,00 1,28

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,50 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,21 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 2,39 4,79 6,82

Matematik-1 30 6 24 0,00 0 -0,31 1,54 4,21

Geometri 10 3 7 1,25 13 0,00 0,29 0,90

TYT Matematik 40 9 31 1,25 3 -0,31 1,83 5,10

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 0,12 0,21 0,60

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 -0,36 0,53 0,98

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 -0,21 0,05 0,40

TYT Fen 20 1 19 -3,75 -19 -0,44 0,79 1,99

Toplam: 120 23 97 -1,25 -1 8,15 19,42 31,02

TYT Türkçe ebbBAbdccdcccabdeBebbcaBDeAcbdeBcAeEcdaa

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal CeadbcaEdbaeCdbadCea     

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Matematik caebbaedbcadeBcaBaADbEddebAcbdcEacbeDeAc

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA

TYT Fen aebcdbaeBdacbedacdba

Cevap Anahtarı A CDDEAECABEBBDCECEEDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 7 22
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 5 29
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 3 2 60
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 3 0 3 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 0 2 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE BİLGER 1030 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
140,343 230,210 7 96 96 96 610

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 7 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 9 0,75 2 13,71 12,01 17,11

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,54 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,71 1,00 1,28

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,14 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,96 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 4 1,00 5 3,36 4,79 6,82

Matematik-1 30 1 8 -1,00 -3 1,79 1,54 4,21

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,29 0,90

TYT Matematik 40 1 8 -1,00 -3 1,79 1,83 5,10

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,36 0,21 0,60

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,89 0,53 0,98

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,21 0,05 0,40

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 1,75 0,79 1,99

Toplam: 120 9 38 -0,50 0 20,61 19,42 31,02

TYT Türkçe eBaddc e B dAd    c                     

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal   bc  a        Ad C      

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik bec   bcb    eB      d                  

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

TYT Fen cddacAeeeadEeccEcdcb

Cevap Anahtarı B DECDEACABBBECDEEDBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 4 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR TOPAL 786 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,945 230,210 6 90 90 90 596

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 7 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 24 3,00 8 13,71 12,01 17,11

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 1,79 1,54 4,21

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,29 0,90

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 1,79 1,83 5,10

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,36 0,21 0,60

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,89 0,53 0,98

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,21 0,05 0,40

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,75 0,79 1,99

Toplam: 120 11 29 3,75 3 20,61 19,42 31,02

TYT Türkçe edCBdcC   dccdbdCcdEee BaeAeEada eeaEe  

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Matematik cc                        A             

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA

TYT Fen               bC  ba

Cevap Anahtarı A CDDEAECABEBBDCECEEDB
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 2 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 1 5 11
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 1 5 14
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik asitlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Küçük moleküllerin taşınmasında etkili yöntemleri açıklar. 1 1 0 100
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BETÜL ÇOLAK 841 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,573 230,210 4 45 45 45 386

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 7 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 13,71 12,01 17,11

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 0,54 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,71 1,00 1,28

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,14 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,96 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 0 6,00 30 3,36 4,79 6,82

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 1,79 1,54 4,21

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,00 0,29 0,90

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 1,79 1,83 5,10

Toplam: 120 26 17 21,75 18 20,61 19,42 31,02

TYT Türkçe DECBA b B dd c dCeAEeaeBcaAacEbBEACEaCBE

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal C      E       EACD      

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Matematik           b                          c  

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE TURAN 534 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,573 230,210 2 18 18 18 230

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 7 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 13,71 12,01 17,11

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 1,79 1,54 4,21

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,29 0,90

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 1,79 1,83 5,10

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,36 0,21 0,60

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,89 0,53 0,98

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,21 0,05 0,40

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 1,75 0,79 1,99

Toplam: 120 38 20 33,00 28 20,61 19,42 31,02

TYT Türkçe  BaEC AA  BcA daEeDeDEeaBEDABEBCEAECCEEd

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Matematik eeED  C AAC d     E     CEB             

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

TYT Fen   a ac  c c  ccE  Eb

Cevap Anahtarı B DECDEACABBBECDEEDBEC
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Gazlar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik asitlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Küçük moleküllerin taşınmasında etkili yöntemleri açıklar. 1 0 1 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERVA SUDE TORUN 1095 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,798 230,210 3 21 21 21 234

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 7 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 13,71 12,01 17,11

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,54 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,71 1,00 1,28

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,14 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,96 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 3,36 4,79 6,82

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 1,79 1,54 4,21

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,29 0,90

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 1,79 1,83 5,10

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 -0,36 0,21 0,60

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,89 0,53 0,98

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,21 0,05 0,40

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 1,75 0,79 1,99

Toplam: 120 38 22 32,50 27 20,61 19,42 31,02

TYT Türkçe CBaddcAe BBe BCBEcDB Ee BEDAd BdEAEaCE  

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal  EbDcAcEaD   B AEDC      

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik       C b    a                          

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

TYT Fen   aec eA  c C E  BE 

Cevap Anahtarı B DECDEACABBBECDEEDBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA İNANÇ 990 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,920 230,210 1 10 10 10 194

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 7 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 13,71 12,01 17,11

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,54 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,71 1,00 1,28

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,14 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,96 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 0 3,00 15 3,36 4,79 6,82

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 1,79 1,54 4,21

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,00 0,29 0,90

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 1,79 1,83 5,10

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 -0,36 0,21 0,60

Kimya 7 4 2 3,50 50 0,89 0,53 0,98

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,21 0,05 0,40

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 1,75 0,79 1,99

Toplam: 120 41 18 36,50 30 20,61 19,42 31,02

TYT Türkçe DdCBAAe B  cDBEdaBbECBDBDBADEECcEACEECaE

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal                EAC       

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Matematik b D  D                        a         

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA

TYT Fen aacd ceAc BBeCE E  B

Cevap Anahtarı A CDDEAECABEBBDCECEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUKEYNA KARSLI 1040 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,495 230,210 5 59 59 59 439

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 7 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 12 6,00 15 13,71 12,01 17,11

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,54 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,71 1,00 1,28

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,14 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 1,96 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 3,36 4,79 6,82

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 1,79 1,54 4,21

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,00 0,29 0,90

TYT Matematik 40 4 7 2,25 6 1,79 1,83 5,10

Fizik 7 2 3 1,25 18 -0,36 0,21 0,60

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,89 0,53 0,98

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,21 0,05 0,40

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 1,75 0,79 1,99

Toplam: 120 25 31 17,25 14 20,61 19,42 31,02

TYT Türkçe DECBAda d dcDabdddAEedD                 

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal CD  d EEc      E         

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Matematik cc  c  eCD      Bc              e   Da  

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA

TYT Fen CbaE c ecEB aCECabbe

Cevap Anahtarı A CDDEAECABEBBDCECEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 1 0 11
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
İklim Elemanları / Nem 1 1 0 100
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR ÇELİK 306 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,223 230,210 15 91 91 91 597

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 17 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 27 4,25 11 7,12 12,01 17,11

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,50 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,75 1,00 1,28

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,19 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 1,56 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 4,00 4,79 6,82

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,32 0,21 0,60

Kimya 7 0 6 -1,50 -21 0,15 0,53 0,98

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,26 0,05 0,40

TYT Fen 20 3 16 -1,00 -5 0,21 0,79 1,99

Toplam: 120 18 59 3,25 3 12,50 19,42 31,02

TYT Türkçe aE eAAbEddeAccbcd bdbaDcadeeEceaEACEddca

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal bbBdeAacBccBdcabcdca     

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Fen CbbdddCdcc cabEacdad

Cevap Anahtarı A CDDEAECABEBBDCECEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 6 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Gazlar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik asitlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Küçük moleküllerin taşınmasında etkili yöntemleri açıklar. 1 0 1 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU IRMAK 1005 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,118 230,210 16 92 92 92 598

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 17 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 19 0,25 1 7,12 12,01 17,11

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,50 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,75 1,00 1,28

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,19 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 1,56 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 1 12 -2,00 -10 4,00 4,79 6,82

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 0,50 1,54 4,21

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,68 0,29 0,90

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 1,18 1,83 5,10

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,32 0,21 0,60

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,15 0,53 0,98

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,26 0,05 0,40

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 0,21 0,79 1,99

Toplam: 120 14 44 3,00 3 12,50 19,42 31,02

TYT Türkçe Cebdb  A cBedea bAce c eB  c a   caa    

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal da beccaac  D b d a      

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik  D   a  c C  C        e aa        d    A

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

TYT Fen Da cEA c  aE  b a  d

Cevap Anahtarı B DECDEACABBBECDEEDBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 0 3 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 2 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 2 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA KOÇAK 975 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,468 230,210 4 65 65 65 488

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 17 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 27 6,25 16 7,12 12,01 17,11

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,50 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,75 1,00 1,28

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,19 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,56 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 4,00 4,79 6,82

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 0,50 1,54 4,21

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,68 0,29 0,90

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 1,18 1,83 5,10

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 0,32 0,21 0,60

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,15 0,53 0,98

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 -0,26 0,05 0,40

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 0,21 0,79 1,99

Toplam: 120 29 60 14,00 12 12,50 19,42 31,02

TYT Türkçe adeBcebdBadccBbdCBAEaaeBDceaEadcaAaEcbcE

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal eeaacdEEdaaBCbacACDc     

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Matematik eEDca  AdD C                            

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA

TYT Fen bbecddeedbBBeeaCEace

Cevap Anahtarı A CDDEAECABEBBDCECEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 0 4 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 6 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 5 29
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 1 0 100
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YÜSRA AYNE 861 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,430 230,210 6 68 68 68 494

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 17 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 14 8,50 21 7,12 12,01 17,11

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 0,50 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,75 1,00 1,28

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,19 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,56 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 4,00 4,79 6,82

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 0,50 1,54 4,21

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,68 0,29 0,90

TYT Matematik 40 1 7 -0,75 -2 1,18 1,83 5,10

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,32 0,21 0,60

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,15 0,53 0,98

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,26 0,05 0,40

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 0,21 0,79 1,99

Toplam: 120 22 33 13,75 11 12,50 19,42 31,02

TYT Türkçe edCBA e B ceDBEBbeeECaeeDBdec           

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal a BEAAbEebaBC            

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Matematik eEe  b   b                  b d      c  

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA

TYT Fen be  bE Aa       d ed

Cevap Anahtarı A CDDEAECABEBBDCECEEDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 1 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 1 22
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 2 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR AYDIN 868 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,875 230,210 14 89 89 89 586

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 17 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 30 2,50 6 7,12 12,01 17,11

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,50 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,75 1,00 1,28

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,19 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 1,56 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 17 -1,25 -6 4,00 4,79 6,82

Matematik-1 30 5 25 -1,25 -4 0,50 1,54 4,21

Geometri 10 4 6 2,50 25 0,68 0,29 0,90

TYT Matematik 40 9 31 1,25 3 1,18 1,83 5,10

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,32 0,21 0,60

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,15 0,53 0,98

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,26 0,05 0,40

TYT Fen 20 6 14 2,50 13 0,21 0,79 1,99

Toplam: 120 28 92 5,00 4 12,50 19,42 31,02

TYT Türkçe eBadaEAeaddecdbBbcDaebdacdcAdcdabAECdbEa

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal cbdaedBEceacDaedbcee     

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik eacDbaecAdbdeaccbdaebCAdbadeAdEcbdAEDade

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

TYT Fen aEdbcAdbdBaECadbeBda

Cevap Anahtarı B DECDEACABBBECDEEDBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 6 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 1 6 14
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 0 5 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 3 1 2 33
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 1 50
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA POLAT 702 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
140,318 230,210 17 97 97 97 611

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 17 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 31 1,25 3 7,12 12,01 17,11

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,50 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,75 1,00 1,28

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,19 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 1,56 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 17 -1,25 -6 4,00 4,79 6,82

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,50 1,54 4,21

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,68 0,29 0,90

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 1,18 1,83 5,10

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,32 0,21 0,60

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,15 0,53 0,98

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,26 0,05 0,40

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 0,21 0,79 1,99

Toplam: 120 13 54 -0,50 0 12,50 19,42 31,02

TYT Türkçe aEdabbbacedcDaEeacdcCeaebdbedadcEACEaCac

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal CbdcdbabBecBdcabcdae     

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Matematik                           c             

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA

TYT Fen aa           C  c cd

Cevap Anahtarı A CDDEAECABEBBDCECEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 6 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 5 29
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GONCAGÜLKILIÇARSLAN 793 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,375 230,210 9 73 73 73 504

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 17 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 12 5,00 13 7,12 12,01 17,11

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,50 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,75 1,00 1,28

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,19 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,56 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 4,00 4,79 6,82

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 0,50 1,54 4,21

Geometri 10 2 3 1,25 13 0,68 0,29 0,90

TYT Matematik 40 4 9 1,75 4 1,18 1,83 5,10

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,32 0,21 0,60

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,15 0,53 0,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,26 0,05 0,40

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,21 0,79 1,99

Toplam: 120 19 27 12,25 10 12,50 19,42 31,02

TYT Türkçe CBcEecA ddBdAdacbdcB E                  

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal   b    E  BdbBacEDC      

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik aaE   a   a b B             b     bccD A

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

TYT Fen    a   A            

Cevap Anahtarı B DECDEACABBBECDEEDBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HANZADE MİRAC KONUK 734 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,095 230,210 1 16 16 16 209

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 17 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 7,12 12,01 17,11

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,50 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,75 1,00 1,28

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,19 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,56 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 4,00 4,79 6,82

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 0,50 1,54 4,21

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,68 0,29 0,90

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 1,18 1,83 5,10

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,32 0,21 0,60

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,15 0,53 0,98

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,26 0,05 0,40

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,21 0,79 1,99

Toplam: 120 40 20 35,00 29 12,50 19,42 31,02

TYT Türkçe CBDEecAAeBBBAedBEADeaECDBEDAcEaCEAEbCEEB

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal  ad AAeEda   B AEDC      

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik  bED a                                  

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

TYT Fen          ac     c   

Cevap Anahtarı B DECDEACABBBECDEEDBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE EZGİ ARI 887 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,403 230,210 7 69 69 69 495

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 17 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 19 8,25 21 7,12 12,01 17,11

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,50 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,75 1,00 1,28

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,19 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,56 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 4,00 4,79 6,82

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 0,50 1,54 4,21

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,68 0,29 0,90

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 1,18 1,83 5,10

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,32 0,21 0,60

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,15 0,53 0,98

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 -0,26 0,05 0,40

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 0,21 0,79 1,99

Toplam: 120 23 37 13,75 11 12,50 19,42 31,02

TYT Türkçe adbBd d   cbbBEa  Aa ca DdADbdeBEAbEECcc

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal dD   bbE  BBe  EACD      

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Matematik cd     c       Ee                    a  

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA

TYT Fen C e c b  a  e bdd  a

Cevap Anahtarı A CDDEAECABEBBDCECEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İNCİ SUDE CIBIR 1012 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,353 230,210 8 72 72 72 500

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 17 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 21 7,75 19 7,12 12,01 17,11

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,50 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,75 1,00 1,28

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,19 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,56 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 4,00 4,79 6,82

Matematik-1 30 3 17 -1,25 -4 0,50 1,54 4,21

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,68 0,29 0,90

TYT Matematik 40 3 19 -1,75 -4 1,18 1,83 5,10

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,32 0,21 0,60

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,15 0,53 0,98

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 -0,26 0,05 0,40

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 0,21 0,79 1,99

Toplam: 120 27 56 13,00 11 12,50 19,42 31,02

TYT Türkçe aEecA eEBbBAc bda dEeaDB B bEaeaEedbEb c

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal CeeEdebEecBB  c bCDc     

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Matematik eae b cdda C abaea eE  Caed   d      a  

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA

TYT Fen  a E  CA     ea daDd

Cevap Anahtarı A CDDEAECABEBBDCECEEDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 2 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 4 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 5 29
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 2 20
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 3 0 2 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
N İ S A S O Y L U 1093 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,253 230,210 13 87 87 87 579

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 17 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 35 -3,75 -9 7,12 12,01 17,11

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,50 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,75 1,00 1,28

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,19 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,56 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 4,00 4,79 6,82

Matematik-1 30 6 24 0,00 0 0,50 1,54 4,21

Geometri 10 5 5 3,75 38 0,68 0,29 0,90

TYT Matematik 40 11 29 3,75 9 1,18 1,83 5,10

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,32 0,21 0,60

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,15 0,53 0,98

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,26 0,05 0,40

TYT Fen 20 1 13 -2,25 -11 0,21 0,79 1,99

Toplam: 120 27 87 5,25 4 12,50 19,42 31,02

TYT Türkçe eBabacdeCdadAeaaEccdbEdadcbeedabacadebca

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal BaCbecBEaDBEacCAdDea     

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik cDdcaddbcdeceadcdEdbbCAaCaecAdEdECAdbcAb

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

TYT Fen bcdeb  eaa    Eccacd

Cevap Anahtarı B DECDEACABBBECDEEDBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 0 4 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 0 9 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 7 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 4 20
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 3 1 2 33
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 2 0 100
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NARİN SARICA 837 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,608 230,210 12 79 79 79 543

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 17 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 19 4,25 11 7,12 12,01 17,11

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 0,50 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,75 1,00 1,28

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,19 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,56 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 4,00 4,79 6,82

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 0,50 1,54 4,21

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,68 0,29 0,90

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 1,18 1,83 5,10

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,32 0,21 0,60

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,15 0,53 0,98

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,26 0,05 0,40

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,21 0,79 1,99

Toplam: 120 15 24 9,00 8 12,50 19,42 31,02

TYT Türkçe C adb A  cBBecb b DaDdeD c  ebca AEd  ca

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal  E     EE    c cEDe      

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik   E                                     

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

TYT Fen               c  d  

Cevap Anahtarı B DECDEACABBBECDEEDBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 0 3 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 4 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 1 4 14
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
İklim Elemanları / Nem 1 1 0 100
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR NİSA SADE 792 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,718 230,210 2 37 37 37 306

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 17 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 7,12 12,01 17,11

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,50 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,75 1,00 1,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,19 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,56 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 4,00 4,79 6,82

Matematik-1 30 0 0 0,00 0 0,50 1,54 4,21

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,68 0,29 0,90

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 1,18 1,83 5,10

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,32 0,21 0,60

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,15 0,53 0,98

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 -0,26 0,05 0,40

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 0,21 0,79 1,99

Toplam: 120 35 31 27,25 23 12,50 19,42 31,02

TYT Türkçe CB de A  cBeAaCBEcDeDEeceEcABEcCEAECCEdB

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal   Cebc EccBcDBCAEcCd     

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik                                     Dc  

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

TYT Fen aEab c b  c  ec  Bb 

Cevap Anahtarı B DECDEACABBBECDEEDBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURDAGÜL ÇELİK 849 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,538 230,210 5 67 67 67 492

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 17 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 17 7,75 19 7,12 12,01 17,11

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,50 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,75 1,00 1,28

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,19 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,56 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 4,00 4,79 6,82

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,50 1,54 4,21

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,68 0,29 0,90

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 1,18 1,83 5,10

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,32 0,21 0,60

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,15 0,53 0,98

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 -0,26 0,05 0,40

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 0,21 0,79 1,99

Toplam: 120 21 29 13,75 11 12,50 19,42 31,02

TYT Türkçe DECBAba BdddDeEdbeAEeeaBca c ad E       

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal eD E ddEBa B      Dd     

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Matematik aE                                      

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA

TYT Fen a e c  b      E E ce

Cevap Anahtarı A CDDEAECABEBBDCECEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 1 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 0 3 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 1 3 14
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEDANUR ÇELİK 17 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,475 230,210 3 40 40 40 327

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 17 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 20 14,00 35 7,12 12,01 17,11

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,50 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,75 1,00 1,28

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,19 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 1,56 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 4,00 4,79 6,82

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 0,50 1,54 4,21

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,68 0,29 0,90

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 1,18 1,83 5,10

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,32 0,21 0,60

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 0,15 0,53 0,98

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 -0,26 0,05 0,40

TYT Fen 20 4 12 1,00 5 0,21 0,79 1,99

Toplam: 120 36 43 25,25 21 12,50 19,42 31,02

TYT Türkçe adbBAbe cdeADcccbedECaDBDBAebaacEACEECBE

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal eeBcAdEEdeBBecDEACDB     

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Matematik cEb     a                               

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA

TYT Fen baeEAb eB cded Cc ca

Cevap Anahtarı A CDDEAECABEBBDCECEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 5 29
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 1 0 100
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA DURSUN 386 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,173 230,210 10 76 76 76 524

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 17 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 29 3,75 9 7,12 12,01 17,11

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,50 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,75 1,00 1,28

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,19 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,56 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 12 4,00 20 4,00 4,79 6,82

Matematik-1 30 7 22 1,50 5 0,50 1,54 4,21

Geometri 10 4 6 2,50 25 0,68 0,29 0,90

TYT Matematik 40 11 28 4,00 10 1,18 1,83 5,10

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,32 0,21 0,60

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,15 0,53 0,98

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 -0,26 0,05 0,40

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 0,21 0,79 1,99

Toplam: 120 32 86 10,50 9 12,50 19,42 31,02

TYT Türkçe bBacdccedaBcedbaEcceaEaaBEccdcaCaAaCCbEd

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal Bbdadbc ccdEcBCAdcCB     

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik bcEbcdaDAbCadCcddcbcD cabdcdAcEcbCbbDbeA

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

TYT Fen aEbcdbCedBcaabbdbeae

Cevap Anahtarı B DECDEACABBBECDEEDBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 0 4 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 6 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 4 20
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 3 0 2 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 1 1 50
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA ARIKAN 677 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,743 230,210 11 77 77 77 541

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 17 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 29 3,75 9 7,12 12,01 17,11

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,50 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,75 1,00 1,28

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,19 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,56 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 4,00 4,79 6,82

Matematik-1 30 6 23 0,25 1 0,50 1,54 4,21

Geometri 10 3 7 1,25 13 0,68 0,29 0,90

TYT Matematik 40 9 30 1,50 4 1,18 1,83 5,10

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,32 0,21 0,60

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,15 0,53 0,98

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 -0,26 0,05 0,40

TYT Fen 20 5 15 1,25 6 0,21 0,79 1,99

Toplam: 120 31 88 9,00 8 12,50 19,42 31,02

TYT Türkçe eBaEeEbebaadAcaaEcDcDbacaaeAedcdaAEbadEa

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal eECecceEceacadbAEDec     

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik eeccaEeeccedaCeacEaAbd beEBbdcbacdAaeDbA

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

TYT Fen abCDEdbABccdaeadcdbd

Cevap Anahtarı B DECDEACABBBECDEEDBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 6 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 1 6 14
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 2 3 40
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 3 0 3 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 1 1 50
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,560 230,210 1 17 17 17 225

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 4 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 15,12 12,01 17,11

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,44 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,31 1,00 1,28

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,06 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,19 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 4,00 4,79 6,82

Matematik-1 30 7 10 4,50 15 3,00 1,54 4,21

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,75 0,29 0,90

TYT Matematik 40 7 10 4,50 11 3,75 1,83 5,10

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,50 0,21 0,60

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,31 0,53 0,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,06 0,05 0,40

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 3,75 0,79 1,99

Toplam: 120 40 26 33,50 28 26,62 19,42 31,02

TYT Türkçe CBDEd A   BBAcddEbceDECeBEeABEBCEAECCbce

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal eECed  EE   b  AE        

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik DaED aCcccC   a c E  ae eE              

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

TYT Fen   CD      B         

Cevap Anahtarı B DECDEACABBBECDEEDBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
İklim Elemanları / Nem 1 1 0 100
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 2 20
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 3 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞŞE 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,013 230,210 4 71 71 71 498

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 4 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 11 8,25 21 15,12 12,01 17,11

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,44 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,31 1,00 1,28

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,06 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,19 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 3 1,25 6 4,00 4,79 6,82

Matematik-1 30 4 16 0,00 0 3,00 1,54 4,21

Geometri 10 3 4 2,00 20 0,75 0,29 0,90

TYT Matematik 40 7 20 2,00 5 3,75 1,83 5,10

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,50 0,21 0,60

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,31 0,53 0,98

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 -0,06 0,05 0,40

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 3,75 0,79 1,99

Toplam: 120 24 43 13,25 11 26,62 19,42 31,02

TYT Türkçe adC ec c  dcDcE a  ECe   dAD   B A E C  

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal C  adA c                 

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Matematik cEadacb e b d  bB c bacC bA d EaB a Da e

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA

TYT Fen aceE E Ac eB  a c ad

Cevap Anahtarı A CDDEAECABEBBDCECEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 1 22
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 0 43
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 2 40
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 3 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,890 230,210 3 31 31 31 282

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 4 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 15,12 12,01 17,11

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,44 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,31 1,00 1,28

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,06 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,19 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 4,00 4,79 6,82

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 3,00 1,54 4,21

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,75 0,29 0,90

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1 3,75 1,83 5,10

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,50 0,21 0,60

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,31 0,53 0,98

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 -0,06 0,05 0,40

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 3,75 0,79 1,99

Toplam: 120 37 33 28,75 24 26,62 19,42 31,02

TYT Türkçe DdaBeACdBCBbcBccCBAECeDBDceDEEddbA      

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal      A EdD     EAeDB     

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Matematik eEe  Dbcb b                             

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA

TYT Fen abaEcaCABE dbCECcacd

Cevap Anahtarı A CDDEAECABEBBDCECEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 1 22
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİM PELİT 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,903 230,210 2 25 25 25 252

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 4 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 13 14,75 37 15,12 12,01 17,11

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,44 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,31 1,00 1,28

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,06 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,19 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 4,00 4,79 6,82

Matematik-1 30 9 8 7,00 23 3,00 1,54 4,21

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,75 0,29 0,90

TYT Matematik 40 10 8 8,00 20 3,75 1,83 5,10

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,50 0,21 0,60

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,31 0,53 0,98

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,06 0,05 0,40

TYT Fen 20 8 12 5,00 25 3,75 0,79 1,99

Toplam: 120 41 40 31,00 26 26,62 19,42 31,02

TYT Türkçe ad aA C B a cBbBaBAEeBca  A EECd AeEECBb

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal eedEe    aBcb  EA  B     

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Matematik eED a cdC eC  cE E e EBC     cE         

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA

TYT Fen CbcEcEeABEaeeCEbddbd

Cevap Anahtarı A CDDEAECABEBBDCECEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 2 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 3 44
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 1 57
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TAHA ÇALIŞKAN 958 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,033 230,210 7 81 81 81 556

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 8 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 9 1,75 4 8,25 12,01 17,11

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 5,47 1,54 4,21

Geometri 10 2 2 1,50 15 0,88 0,29 0,90

TYT Matematik 40 6 9 3,75 9 6,34 1,83 5,10

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 1,00 0,21 0,60

Kimya 7 3 0 3,00 43 3,09 0,53 0,98

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,09 0,05 0,40

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 4,19 0,79 1,99

Toplam: 120 14 24 8,00 7 21,44 19,42 31,02

TYT Türkçe aECee   c ccD Eab    e                  

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Matematik aEb  D  eDd     e    Ec   e   EE    ca  

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA

TYT Fen be   cbAB  B    E cd

Cevap Anahtarı A CDDEAECABEBBDCECEEDB
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 4 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 2 20
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik asitlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Küçük moleküllerin taşınmasında etkili yöntemleri açıklar. 1 0 0 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESADSAFVAN YURDAKUL 138 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,553 230,210 6 61 61 61 468

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 8 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 7 5,25 13 8,25 12,01 17,11

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,50 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,59 1,00 1,28

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,50 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 1,06 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 2,66 4,79 6,82

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 5,47 1,54 4,21

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,88 0,29 0,90

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 6,34 1,83 5,10

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,00 0,21 0,60

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,09 0,53 0,98

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,09 0,05 0,40

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 4,19 0,79 1,99

Toplam: 120 21 23 15,25 13 21,44 19,42 31,02

TYT Türkçe dBaEeEc CcBBAab                         

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal   eeAdcEED     A         

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik ecED                                    

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

TYT Fen  dacaAeA BBECeaaeBb 

Cevap Anahtarı B DECDEACABBBECDEEDBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 4 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 1 0 100
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FENERBAHÇE 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,045 230,210 1 5 5 5 168

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 8 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 4 9,00 23 8,25 12,01 17,11

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,50 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,59 1,00 1,28

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,50 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,06 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 1 4,75 24 2,66 4,79 6,82

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 5,47 1,54 4,21

Geometri 10 3 4 2,00 20 0,88 0,29 0,90

TYT Matematik 40 22 7 20,25 51 6,34 1,83 5,10

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,00 0,21 0,60

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,09 0,53 0,98

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,09 0,05 0,40

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 4,19 0,79 1,99

Toplam: 120 44 21 38,75 32 21,44 19,42 31,02

TYT Türkçe CBaE EAb c         a              ECCEE 

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal   C b  E         DCB     

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik DDEDEECDAA  C B   Ed CeaCEB ABdBEC   cdd

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

TYT Fen cEaDc dA BBE  cdbdEb

Cevap Anahtarı B DECDEACABBBECDEEDBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 4 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 0 56
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 3 1 1 33
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ARSLAN 550 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,965 230,210 2 14 14 14 205

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 8 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 8 20,00 50 8,25 12,01 17,11

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,50 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,59 1,00 1,28

Felsefe 5 3 0 3,00 60 0,50 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,06 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 2,66 4,79 6,82

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 5,47 1,54 4,21

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,88 0,29 0,90

TYT Matematik 40 7 8 5,00 13 6,34 1,83 5,10

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,00 0,21 0,60

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,09 0,53 0,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,09 0,05 0,40

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 4,19 0,79 1,99

Toplam: 120 42 27 35,25 29 21,44 19,42 31,02

TYT Türkçe DECBAAeEB c cBEeaBeECaD DBADEECd A      

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal CeeE d EdbBB  DEdCD      

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Matematik bEDE ce C d          E  Cae   E     ce  

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA

TYT Fen abbcAEeAB           

Cevap Anahtarı A CDDEAECABEBBDCECEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 0 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 1 1 33
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İZET TALHA 509 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,020 230,210 3 24 24 24 247

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 8 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 10 13,50 34 8,25 12,01 17,11

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,50 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,59 1,00 1,28

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,50 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,06 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 3 1,25 6 2,66 4,79 6,82

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 5,47 1,54 4,21

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,88 0,29 0,90

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 6,34 1,83 5,10

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,00 0,21 0,60

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,09 0,53 0,98

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,09 0,05 0,40

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 4,19 0,79 1,99

Toplam: 120 36 19 31,25 26 21,44 19,42 31,02

TYT Türkçe aEbBAAe BeB DBbB eAEeaDBcBAeE           

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal eedEA                    

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Matematik eEDE D A  b         EE                  

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA

TYT Fen CDeE E eBE BeCECE e 

Cevap Anahtarı A CDDEAECABEBBDCECEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 1 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 1 22
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 1 1 14
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,860 230,210 5 48 48 48 403

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 8 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 8 7,00 18 8,25 12,01 17,11

Matematik-1 30 5 9 2,75 9 5,47 1,54 4,21

Geometri 10 2 4 1,00 10 0,88 0,29 0,90

TYT Matematik 40 7 13 3,75 9 6,34 1,83 5,10

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,00 0,21 0,60

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,09 0,53 0,98

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,09 0,05 0,40

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 4,19 0,79 1,99

Toplam: 120 27 28 20,00 17 21,44 19,42 31,02

TYT Türkçe aBcEacAcCcBBAaC Ec                      

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Matematik  cE E C e   b        aeC Eedce eE   ccbA

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

TYT Fen eEeeEACAaBBECDa eeE 

Cevap Anahtarı B DECDEACABBBECDEEDBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 4 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 1 2 33
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Gazlar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Nükleik asitlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Küçük moleküllerin taşınmasında etkili yöntemleri açıklar. 1 0 0 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET  ARSLAN 801 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,403 230,210 4 29 29 29 271

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 8 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 23 8,25 21 8,25 12,01 17,11

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,50 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,59 1,00 1,28

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,50 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,06 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 2,66 4,79 6,82

Matematik-1 30 15 8 13,00 43 5,47 1,54 4,21

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,88 0,29 0,90

TYT Matematik 40 17 8 15,00 38 6,34 1,83 5,10

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,00 0,21 0,60

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,09 0,53 0,98

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,09 0,05 0,40

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 4,19 0,79 1,99

Toplam: 120 40 43 29,25 24 21,44 19,42 31,02

TYT Türkçe CBDEC  ACdBdAeadccbcbcabecaeBaabaAECbEc 

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal       e      B cE C      

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik DecD ECDAAC beBEbE Aea   EcA B  EC      

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

TYT Fen cECb ceAa BECeddbc  

Cevap Anahtarı B DECDEACABBBECDEEDBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 0 4 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 4 44
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 1 6 14
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 2 2 40
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 1 1 33
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TONY MONTANA 1 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
122,813 230,210 8 101 101 101 620

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 8 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 31 1,25 3 8,25 12,01 17,11

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,50 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,59 1,00 1,28

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,50 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,06 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 15 1,25 6 2,66 4,79 6,82

Matematik-1 30 2 28 -5,00 -17 5,47 1,54 4,21

Geometri 10 2 8 0,00 0 0,88 0,29 0,90

TYT Matematik 40 4 36 -5,00 -13 6,34 1,83 5,10

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,00 0,21 0,60

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 3,09 0,53 0,98

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,09 0,05 0,40

TYT Fen 20 1 19 -3,75 -19 4,19 0,79 1,99

Toplam: 120 19 101 -6,25 -5 21,44 19,42 31,02

TYT Türkçe eBcEacdbbdddABdcbecccaebcdaeBaBdEAdbCabc

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal adCacABadaacaBaecDbd     

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik DabccabaecCaebcbeadbeedbecaebacBdebacaAb

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

TYT Fen cadabAeceaebebcbedab

Cevap Anahtarı B DECDEACABBBECDEEDBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 7 22
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 0 5 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 3 0 3 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 0 2 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİŞ 642 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,830 230,210 6 63 63 63 481

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 6 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 6 5,50 14 14,25 12,01 17,11

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,33 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,88 1,00 1,28

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,50 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,29 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 9,00 4,79 6,82

Toplam: 120 17 9 14,75 12 24,62 19,42 31,02

TYT Türkçe DECBAcdca BbDc                          

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal CeeEAAcEBD BCE           

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 4 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES PAŞA ÜTÜK 68 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,823 230,210 2 20 20 20 233

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 6 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 14,25 12,01 17,11

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,33 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,88 1,00 1,28

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,50 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,29 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 9,00 4,79 6,82

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 1,21 1,54 4,21

Geometri 10 1 4 0,00 0 0,25 0,29 0,90

TYT Matematik 40 3 8 1,00 3 1,46 1,83 5,10

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,21 0,60

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,53 0,98

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,08 0,05 0,40

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 -0,08 0,79 1,99

Toplam: 120 40 30 32,50 27 24,62 19,42 31,02

TYT Türkçe dBDEC AbdcBebdaBEcDeDEeDaEDAcEBeaAECCbEd

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal eEdDAABE DB aBCAEDCB     

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik  ac           a       b  E A      b aaAd

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

TYT Fen               c  d  

Cevap Anahtarı B DECDEACABBBECDEEDBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 1 0 33
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN YABUT 253 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,080 230,210 3 39 39 39 315

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 6 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 20 15,00 38 14,25 12,01 17,11

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,33 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,88 1,00 1,28

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,50 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,29 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 9,00 4,79 6,82

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 1,21 1,54 4,21

Geometri 10 2 3 1,25 13 0,25 0,29 0,90

TYT Matematik 40 6 8 4,00 10 1,46 1,83 5,10

Toplam: 120 35 34 26,50 22 24,62 19,42 31,02

TYT Türkçe CBDECEAcecaBABCccdcecECaecaABEBdaAEbbEad

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal aECDdcBEaD     AEeCa     

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik  ab  d       aB  E    A  E  c  eE   e Ab

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 6 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED EMİN 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,403 230,210 5 58 58 58 438

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 6 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 11 9,25 23 14,25 12,01 17,11

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,33 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,88 1,00 1,28

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,50 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 2,29 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 9,00 4,79 6,82

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 1,21 1,54 4,21

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,25 0,29 0,90

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 1,46 1,83 5,10

Toplam: 120 25 29 17,75 15 24,62 19,42 31,02

TYT Türkçe aECBAba B cdDBEcbBAEbcDca               

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal CDBEddEEebBcddDadbba     

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Matematik eE   D  C ba   E    dE        d      e  

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 1 1 11
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 1 0 100
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT DURĞUN 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,408 230,210 4 54 54 54 427

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 6 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 15 11,25 28 14,25 12,01 17,11

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,33 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,88 1,00 1,28

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,50 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,29 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 9,00 4,79 6,82

Toplam: 120 23 18 18,50 15 24,62 19,42 31,02

TYT Türkçe eBDEba   cBBAcddEAcaeECDcEDAabBbc       

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal edC A  E D     AEDCa     

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 1 2 11
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 3 43
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET ÖZKESEMEN CR 636 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,528 230,210 1 9 9 9 183

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 6 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 14,25 12,01 17,11

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,33 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,88 1,00 1,28

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,50 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,29 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,00 4,79 6,82

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 1,21 1,54 4,21

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,25 0,29 0,90

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 1,46 1,83 5,10

Toplam: 120 42 17 37,75 31 24,62 19,42 31,02

TYT Türkçe aEaBA e BeeADBEddBAECeDBDBADEEdBEACEECBE

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal eeBEdAaEBD BC  EAeDB     

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Matematik ac                                  cD  

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE NUR FİDAN 751 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,918 230,210 3 4 4 4 160

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 7 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 18,25 12,01 17,11

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,21 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,04 1,00 1,28

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,79 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,50 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 6,54 4,79 6,82

Matematik-1 30 7 8 5,00 17 7,32 1,54 4,21

Geometri 10 2 6 0,50 5 0,96 0,29 0,90

TYT Matematik 40 9 14 5,50 14 8,29 1,83 5,10

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,46 0,21 0,60

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,11 0,53 0,98

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,39 0,05 0,40

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 2,96 0,79 1,99

Toplam: 120 51 40 41,00 34 36,04 19,42 31,02

TYT Türkçe DEC AACEB cAcBEaaBAEeeDBDcAcEdCBEAbEcCBE

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal e  aedcE  cBCcDcACD      

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Matematik cEDE DAcec      e    EdC de   E ecC ceee

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA

TYT Fen Cecd cCABE B ecbE  B

Cevap Anahtarı A CDDEAECABEBBDCECEEDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 2 40
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ÜNAL 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,530 230,210 5 38 38 38 308

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 7 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 18,25 12,01 17,11

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,21 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,04 1,00 1,28

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,79 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,50 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 6,54 4,79 6,82

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 7,32 1,54 4,21

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,96 0,29 0,90

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 8,29 1,83 5,10

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,46 0,21 0,60

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,11 0,53 0,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,39 0,05 0,40

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 2,96 0,79 1,99

Toplam: 120 32 19 27,25 23 36,04 19,42 31,02

TYT Türkçe CBcEeEbA BBcABbBbADeeceDBEDABEBbEAEbCEcd

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal  aC    E  c  B AED       

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik                          b      d       

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

TYT Fen   b    A            

Cevap Anahtarı B DECDEACABBBECDEEDBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM NUR TURĞUT 584 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,210 230,210 2 2 2 2 131

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 7 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 18,25 12,01 17,11

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,21 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,04 1,00 1,28

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,79 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,50 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 6,54 4,79 6,82

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 7,32 1,54 4,21

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,96 0,29 0,90

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 8,29 1,83 5,10

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,46 0,21 0,60

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,11 0,53 0,98

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,39 0,05 0,40

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 2,96 0,79 1,99

Toplam: 120 53 14 49,50 41 36,04 19,42 31,02

TYT Türkçe CBDEeEA   BdAaCBE ceDEeDBEDABEdCEAECCEEd

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal eEC A BE D   BC EDCB     

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik DDE  E c A  b     EA dA  E      E       

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

TYT Fen cd     A  B       E 

Cevap Anahtarı B DECDEACABBBECDEEDBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 3 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE SEYHAN NESİM 557 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,238 230,210 4 6 6 6 171

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 7 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 18,25 12,01 17,11

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,21 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,04 1,00 1,28

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,79 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,50 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 6,54 4,79 6,82

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 7,32 1,54 4,21

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,96 0,29 0,90

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23 8,29 1,83 5,10

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,46 0,21 0,60

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,11 0,53 0,98

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,39 0,05 0,40

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 2,96 0,79 1,99

Toplam: 120 45 24 39,00 33 36,04 19,42 31,02

TYT Türkçe dBaEdEA  cB ABb EcDeeECeBEDABEBCaAECCc  

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal BEC    E a  b  AEDCa     

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik  aEDE   AA  b B   b  CACbEa     aC  a   

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

TYT Fen  Ea a  A  c       E 

Cevap Anahtarı B DECDEACABBBECDEEDBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 3 44
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 2 40
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 3 2 0 67
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL KİBAR 555 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,905 230,210 1 1 1 1 109

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 7 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 4 17,00 43 18,25 12,01 17,11

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,21 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,04 1,00 1,28

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,79 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,50 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 6,54 4,79 6,82

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 7,32 1,54 4,21

Geometri 10 5 2 4,50 45 0,96 0,29 0,90

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 8,29 1,83 5,10

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,46 0,21 0,60

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,11 0,53 0,98

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,39 0,05 0,40

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 2,96 0,79 1,99

Toplam: 120 58 15 54,25 45 36,04 19,42 31,02

TYT Türkçe  dbaA  E  c D   CBAE  D D A EE  EACEEC  

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal C  Ed  E   Ba  EACD      

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Matematik DE E DAACcd eBAEBEADEEB CC    EEBEb  Db 

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA

TYT Fen  cDEA  ABEcBD d    e

Cevap Anahtarı A CDDEAECABEBBDCECEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 0 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 0 57
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 3 2 0 67
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞULE TERZİ 776 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,428 230,210 7 53 53 53 426

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 7 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 15 11,25 28 18,25 12,01 17,11

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,21 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,04 1,00 1,28

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,79 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,50 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 6,54 4,79 6,82

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 7,32 1,54 4,21

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,96 0,29 0,90

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 8,29 1,83 5,10

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,46 0,21 0,60

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,11 0,53 0,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,39 0,05 0,40

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 2,96 0,79 1,99

Toplam: 120 24 22 18,50 15 36,04 19,42 31,02

TYT Türkçe DdCBAb  B  AD EcdeeECa e dAaE dBdeaEdC  

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal C      E   c   EAC B     

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Matematik cEc  D   a           b                  

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA

TYT Fen  ba     B           

Cevap Anahtarı A CDDEAECABEBBDCECEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 3 22
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 4 29
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP GÜLER 564 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,790 230,210 6 43 43 43 368

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 7 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 10 7,50 19 18,25 12,01 17,11

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,21 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,04 1,00 1,28

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,79 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,50 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 0 3,00 15 6,54 4,79 6,82

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 7,32 1,54 4,21

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,96 0,29 0,90

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 8,29 1,83 5,10

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,46 0,21 0,60

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,11 0,53 0,98

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,39 0,05 0,40

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 2,96 0,79 1,99

Toplam: 120 28 21 22,75 19 36,04 19,42 31,02

TYT Türkçe C aEeEAA c a dbeEcDeD    E A  d         

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal                AE C      

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik  eED  C AA  b   AEE  CeC E    d     aD  

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

TYT Fen eEab     BcE e  a   

Cevap Anahtarı B DECDEACABBBECDEEDBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 4 1 1 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 1 0 11
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 1 1 14
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 3 2 0 67
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AİŞE NAZ KAPUKAYA 982 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,730 230,210 9 49 49 49 409

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 15 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 15,43 12,01 17,11

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,85 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,22 1,00 1,28

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,85 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,17 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 8 2,00 10 6,08 4,79 6,82

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 0,75 1,54 4,21

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 -0,02 0,29 0,90

TYT Matematik 40 2 7 0,25 1 0,73 1,83 5,10

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,20 0,21 0,60

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,53 0,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,07 0,05 0,40

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 -0,18 0,79 1,99

Toplam: 120 28 31 20,25 17 22,07 19,42 31,02

TYT Türkçe adCBAAeEB  cDBEaacAECeDeDdADEadcEA EbCB 

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal eed  c E a   d EAeDa     

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Matematik aE      Ccb           d   c         ca  

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA

TYT Fen ae                  

Cevap Anahtarı A CDDEAECABEBBDCECEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 2 56
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASEL ECEM KAVAKLI 658 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,505 230,210 11 57 57 57 436

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 15 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 20 9,00 23 15,43 12,01 17,11

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,85 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,22 1,00 1,28

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,85 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,17 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 6,08 4,79 6,82

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 0,75 1,54 4,21

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,02 0,29 0,90

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 0,73 1,83 5,10

Fizik 7 2 3 1,25 18 -0,20 0,21 0,60

Kimya 7 1 1 0,75 11 -0,05 0,53 0,98

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,07 0,05 0,40

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 -0,18 0,79 1,99

Toplam: 120 26 33 17,75 15 22,07 19,42 31,02

TYT Türkçe C DEb A  cdBAdbBccDaeaeDBcaAcEcdaAEde  d

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal  cdee  E     B AdDCB     

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik           C b a    A     E     e        

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

TYT Fen  bCcE e B    e  c   

Cevap Anahtarı B DECDEACABBBECDEEDBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 5 22
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 5 29
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASUDE ERVA YILDIRIM 721 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,100 230,210 7 36 36 36 301

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 15 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 15,43 12,01 17,11

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,85 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,22 1,00 1,28

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,85 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,17 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 6,08 4,79 6,82

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 0,75 1,54 4,21

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,02 0,29 0,90

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 0,73 1,83 5,10

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 -0,20 0,21 0,60

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 -0,05 0,53 0,98

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,07 0,05 0,40

TYT Fen 20 0 12 -3,00 -15 -0,18 0,79 1,99

Toplam: 120 38 40 28,00 23 22,07 19,42 31,02

TYT Türkçe CecEeEAe cBeccCBE DaDECcBEcAeEBdaAECCaEd

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal BaCDbA Ec BcaBdAEDCB     

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik   E     c C b   A    C  ea  b       b   

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

TYT Fen  daad bbccd   a ad  

Cevap Anahtarı B DECDEACABBBECDEEDBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 2 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 1 0 33
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA NUR TURAN 583 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,303 230,210 4 27 27 27 258

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 15 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 15,43 12,01 17,11

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,85 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,22 1,00 1,28

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,85 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,17 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 6,08 4,79 6,82

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 0,75 1,54 4,21

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,29 0,90

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 0,73 1,83 5,10

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,20 0,21 0,60

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,53 0,98

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,07 0,05 0,40

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 -0,18 0,79 1,99

Toplam: 120 35 18 30,50 25 22,07 19,42 31,02

TYT Türkçe aECBAcCEB  AD EBCeAE eaeDBADEEac ACEdC  

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal be Ed  EBaBBa  EACD      

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Matematik aE        b                             

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA

TYT Fen      a           Eb 

Cevap Anahtarı A CDDEAECABEBBDCECEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 1 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 2 56
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA BOZKAYA 561 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,175 230,210 13 85 85 85 570

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 15 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 18 3,50 9 15,43 12,01 17,11

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,85 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,22 1,00 1,28

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,85 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,17 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 6,08 4,79 6,82

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 0,75 1,54 4,21

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,29 0,90

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 0,73 1,83 5,10

Toplam: 120 14 30 6,50 5 22,07 19,42 31,02

TYT Türkçe DdC  db e cAcBcab  E ae  dAaccdc  CE b  

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal eb ab bE acB   EAeaB     

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Matematik cc a        C                           

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 1 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 3 22
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 5 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN UYAN 553 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,360 230,210 10 56 56 56 432

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 15 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 18 13,50 34 15,43 12,01 17,11

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,85 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,22 1,00 1,28

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,85 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,17 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 6,08 4,79 6,82

Toplam: 120 24 23 18,25 15 22,07 19,42 31,02

TYT Türkçe DECBA d B e cabdbBAEeaeececDEadcbACEECBE

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal b  E  bE   ce  dACDB     

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 0 4 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇİĞDEM HARMAN 659 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,505 230,210 2 8 8 8 178

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 15 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 15,43 12,01 17,11

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,85 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,22 1,00 1,28

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,85 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,17 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 6,08 4,79 6,82

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 0,75 1,54 4,21

Geometri 10 1 1 0,75 8 -0,02 0,29 0,90

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 0,73 1,83 5,10

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,20 0,21 0,60

Kimya 7 1 2 0,50 7 -0,05 0,53 0,98

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,07 0,05 0,40

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 -0,18 0,79 1,99

Toplam: 120 44 24 38,00 32 22,07 19,42 31,02

TYT Türkçe CBaEeEA C BcAdaBEAcBDECDBEDAdEaaEAECCEaB

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal dECeAA E a d BCAED       

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik DcE                   c   d     E    c  

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

TYT Fen  dbc   e  aE  b  BE 

Cevap Anahtarı B DECDEACABBBECDEEDBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESLEM AVCI 563 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,423 230,210 3 13 13 13 204

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 15 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 15,43 12,01 17,11

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,85 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,22 1,00 1,28

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,85 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,17 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 6,08 4,79 6,82

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 0,75 1,54 4,21

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,29 0,90

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 0,73 1,83 5,10

Toplam: 120 39 13 35,75 30 22,07 19,42 31,02

TYT Türkçe DECBA eEB e DBEcaBAEeeDBDBADEcC EACEECBE

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal bDa  A E aBB   EACDa     

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Matematik aEa                                     

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR NACAR 703 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,253 230,210 12 66 66 66 489

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 15 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 25 7,75 19 15,43 12,01 17,11

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,85 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,22 1,00 1,28

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,85 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,17 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 6,08 4,79 6,82

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 0,75 1,54 4,21

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 -0,02 0,29 0,90

TYT Matematik 40 1 7 -0,75 -2 0,73 1,83 5,10

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,20 0,21 0,60

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,05 0,53 0,98

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,07 0,05 0,40

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 -0,18 0,79 1,99

Toplam: 120 26 48 14,00 12 22,07 19,42 31,02

TYT Türkçe bEdBbbecB eAcBbadeeEaeeeaeADEaacEAeEcCdE

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal CDeaccEEeeBcacDEACDa     

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Matematik cE         ab   e         b          cd 

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA

TYT Fen     c   c     dCc ed

Cevap Anahtarı A CDDEAECABEBBDCECEEDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 6 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 1 0 100
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE BADATLI 112 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
140,953 230,210 14 95 95 95 609

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 15 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 27 2,25 6 15,43 12,01 17,11

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,85 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,22 1,00 1,28

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,85 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 3,17 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 18 -2,50 -13 6,08 4,79 6,82

Toplam: 120 11 45 -0,25 0 22,07 19,42 31,02

TYT Türkçe Dc decCbe eccead dcEbd eDadeEEaecACdabaE

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal dbcbdbcEdeacbEbddecc     

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 0 4 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 5 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MARVA ZOUHORİ 1162 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
133,368 230,210 15 100 100 100 618

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 15 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 31 -3,75 -9 15,43 12,01 17,11

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,85 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,22 1,00 1,28

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,85 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 3,17 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 15 1,25 6 6,08 4,79 6,82

Matematik-1 30 3 8 1,00 3 0,75 1,54 4,21

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,29 0,90

TYT Matematik 40 3 8 1,00 3 0,73 1,83 5,10

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,20 0,21 0,60

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,05 0,53 0,98

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,07 0,05 0,40

TYT Fen 20 0 6 -1,50 -8 -0,18 0,79 1,99

Toplam: 120 12 60 -3,00 -3 22,07 19,42 31,02

TYT Türkçe Cccdeccb  eccead dc bd edaDeeEaecAcdabae

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal dbCDbbcEceacDebddeCc     

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik   E   Cccb  C adcbb                     

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

TYT Fen ebb       d e c     

Cevap Anahtarı B DECDEACABBBECDEEDBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 1 2 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 0 9 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR YILMAZ 579 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,210 230,210 1 3 3 3 152

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 15 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 15,43 12,01 17,11

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,85 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,22 1,00 1,28

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,85 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,17 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 6,08 4,79 6,82

Matematik-1 30 0 0 0,00 0 0,75 1,54 4,21

Geometri 10 1 1 0,75 8 -0,02 0,29 0,90

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 0,73 1,83 5,10

Toplam: 120 46 10 43,50 36 22,07 19,42 31,02

TYT Türkçe CBDECcA  BBBABC EAceDECDaEDABEBCEAECCEEB

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal BECedAeE  eEaBCAEDC      

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik                                      D d

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENANUR KIRIK 589 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,925 230,210 6 33 33 33 290

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 15 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 15,43 12,01 17,11

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 0,85 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,22 1,00 1,28

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,85 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,17 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 6,08 4,79 6,82

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 0,75 1,54 4,21

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,02 0,29 0,90

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 0,73 1,83 5,10

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,20 0,21 0,60

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,05 0,53 0,98

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,07 0,05 0,40

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 -0,18 0,79 1,99

Toplam: 120 35 25 28,75 24 22,07 19,42 31,02

TYT Türkçe CBaEecA  B BAaaeEAceDECDBEceBEBdEAECCEEd

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal aECDAA E   c   AEaC      

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik  cE    cc             e    e        a   

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

TYT Fen   a   eb      c     

Cevap Anahtarı B DECDEACABBBECDEEDBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYRA GÜMÜŞLÜOL 516 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,605 230,210 5 30 30 30 279

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 15 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 8 21,00 53 15,43 12,01 17,11

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,85 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,22 1,00 1,28

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,85 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,17 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 6,08 4,79 6,82

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 0,75 1,54 4,21

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,29 0,90

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 0,73 1,83 5,10

Toplam: 120 33 15 29,25 24 22,07 19,42 31,02

TYT Türkçe CB db A   BBA C   DdeECDBEcAcEBCEAECCdEc

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal ecCeeeBE       AEDCB     

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik           C b a    A                    

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VİLDAN ÜNAL 605 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,003 230,210 8 41 41 41 357

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 15 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33 15,43 12,01 17,11

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,85 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,22 1,00 1,28

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,85 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,17 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 6,08 4,79 6,82

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,75 1,54 4,21

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,29 0,90

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 0,73 1,83 5,10

Toplam: 120 30 25 23,75 20 22,07 19,42 31,02

TYT Türkçe Dd BAAe BCc DebcbdAECeeeDcADEadBdeCEaCec

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal bD Ec  EdDcBd DEACDB     

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Matematik                  a        A             

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI HACER SADE 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,730 230,210 12 47 47 47 397

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 14 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 12 13,00 33 19,43 12,01 17,11

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,77 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,11 1,00 1,28

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,77 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,59 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 8,23 4,79 6,82

Matematik-1 30 5 13 1,75 6 1,30 1,54 4,21

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,29 0,90

TYT Matematik 40 5 13 1,75 4 1,45 1,83 5,10

Toplam: 120 29 32 21,00 18 29,02 19,42 31,02

TYT Türkçe CBDdeEA  cBdAabcEcDeDECaBEbAdE          

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal eECDcecE aa D  AcDC      

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik ecED  Cc bd   ed    cebaCaBc            

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 1 2 11
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 1 29
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 3 40
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 3 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE 1207 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,548 230,210 6 22 22 22 239

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 14 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 19,43 12,01 17,11

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,77 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,11 1,00 1,28

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,77 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,59 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 8,23 4,79 6,82

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 1,30 1,54 4,21

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,14 0,29 0,90

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 1,45 1,83 5,10

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,21 0,60

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,04 0,53 0,98

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,00 0,05 0,40

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 -0,09 0,79 1,99

Toplam: 120 38 23 32,25 27 29,02 19,42 31,02

TYT Türkçe DECBA eEB cAcdEcaeAEeBDBDcAcEECcEACEECdd

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal dDdEbAcE eBBCcaEACDB     

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Matematik                 d                    D  

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA

TYT Fen                   bd

Cevap Anahtarı A CDDEAECABEBBDCECEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSELNUR AYDOĞAN 598 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,915 230,210 5 19 19 19 232

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 14 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 19,43 12,01 17,11

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,77 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,11 1,00 1,28

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,77 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,59 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,23 4,79 6,82

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 1,30 1,54 4,21

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,14 0,29 0,90

TYT Matematik 40 1 7 -0,75 -2 1,45 1,83 5,10

Toplam: 120 39 25 32,75 27 29,02 19,42 31,02

TYT Türkçe CBDECEA  caeAdCBEdeaDECaaEcABEBCEAEdCEEd

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal dECbdeBE aBc BCAEDCB     

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik caE b         a       b  a          e   

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 2 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL YURTSEVEN 856 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,438 230,210 11 35 35 35 294

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 14 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 7 20,25 51 19,43 12,01 17,11

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,77 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,11 1,00 1,28

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,77 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,59 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 8,23 4,79 6,82

Toplam: 120 31 10 28,50 24 29,02 19,42 31,02

TYT Türkçe Ce EbaA   BBAe  E   DECDBEDABE dEAECaEd 

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal   b cA E c   BCAEDCB     

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE ARSLAN 1117 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,508 230,210 1 7 7 7 173

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 14 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 19,43 12,01 17,11

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,77 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,11 1,00 1,28

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,77 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,59 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 8,23 4,79 6,82

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 1,30 1,54 4,21

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,14 0,29 0,90

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 1,45 1,83 5,10

Toplam: 120 43 18 38,50 32 29,02 19,42 31,02

TYT Türkçe CBDEeEAc cB AB  EdDaDEeDBEDABEebaAE CadB

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal BECDeABE a   BCAEDCB     

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik DbED  C A             e  a     ed       

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE BEŞİKTAŞ 693 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,990 230,210 13 62 62 62 480

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 14 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 12 10,00 25 19,43 12,01 17,11

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,77 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,11 1,00 1,28

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,77 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,59 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 8,23 4,79 6,82

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 1,30 1,54 4,21

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,29 0,90

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 1,45 1,83 5,10

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,21 0,60

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,04 0,53 0,98

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,00 0,05 0,40

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,09 0,79 1,99

Toplam: 120 20 20 15,00 13 29,02 19,42 31,02

TYT Türkçe CBaE  A  cBBA d E Dee eceE Ae BddeE     

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal dE DA aE  Bb d d DC      

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik  c                       a              

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

TYT Fen               c     

Cevap Anahtarı B DECDEACABBBECDEEDBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 1 3 11
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 3 29
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 0 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE NUR KIRÇİÇEK 596 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,075 230,210 9 32 32 32 288

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 14 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 8 21,00 53 19,43 12,01 17,11

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,77 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,11 1,00 1,28

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,77 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,59 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 8,23 4,79 6,82

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 1,30 1,54 4,21

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,29 0,90

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 1,45 1,83 5,10

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,05 0,21 0,60

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,04 0,53 0,98

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,00 0,05 0,40

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 -0,09 0,79 1,99

Toplam: 120 32 13 28,75 24 29,02 19,42 31,02

TYT Türkçe aECBA b B ddD  eCeAEeBDBD A EEdBEACEEC  

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal C aE   d bBBC  EAC       

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Matematik D                                       

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA

TYT Fen b                 c 

Cevap Anahtarı A CDDEAECABEBBDCECEEDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 0 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR KARACA 657 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,930 230,210 7 23 23 23 244

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 14 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 19,43 12,01 17,11

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,77 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,11 1,00 1,28

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,77 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,59 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 8,23 4,79 6,82

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 1,30 1,54 4,21

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,29 0,90

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 1,45 1,83 5,10

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,21 0,60

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,04 0,53 0,98

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,00 0,05 0,40

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 -0,09 0,79 1,99

Toplam: 120 38 24 32,00 27 29,02 19,42 31,02

TYT Türkçe DECBA b B d eBEBbBAEeeDdDBADEECdEAbEdCab

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal CeBEebaE aaBC  EACDB     

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Matematik cd       D          Eb  a               

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA

TYT Fen            a    c  B

Cevap Anahtarı A CDDEAECABEBBDCECEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 3 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FA *A NUR ATAY 871 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,390 230,210 14 74 74 74 514

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 14 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 16 10,00 25 19,43 12,01 17,11

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,77 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,11 1,00 1,28

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,77 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,59 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 8,23 4,79 6,82

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 1,30 1,54 4,21

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 0,14 0,29 0,90

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 1,45 1,83 5,10

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,05 0,21 0,60

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,04 0,53 0,98

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,00 0,05 0,40

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 -0,09 0,79 1,99

Toplam: 120 20 34 11,50 10 29,02 19,42 31,02

TYT Türkçe C aEe b  cBBAcCBbccBcEebe     ca AECCcEa

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal caCe c cEa  cB dcDC      

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik bcE                             c   ab  

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

TYT Fen ac     c      c     

Cevap Anahtarı B DECDEACABBBECDEEDBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 4 44
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 1 2 14
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 1 0 100
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR SENA ÇELİK 686 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,075 230,210 4 15 15 15 207

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 14 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 19,43 12,01 17,11

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,77 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,11 1,00 1,28

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,77 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,59 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 8,23 4,79 6,82

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 1,30 1,54 4,21

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,14 0,29 0,90

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 1,45 1,83 5,10

Toplam: 120 39 15 35,25 29 29,02 19,42 31,02

TYT Türkçe CBDE  AA dBaABaBEAD DECDBEcAeEeCEAECCdEc

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal  daDebcE D     AEcCB     

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik   ED          d          E      E       

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA DOĞRUYOL 535 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,673 230,210 10 34 34 34 293

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 14 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 5 6,75 17 19,43 12,01 17,11

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,77 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,11 1,00 1,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,77 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,59 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 8,23 4,79 6,82

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 1,30 1,54 4,21

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,14 0,29 0,90

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 1,45 1,83 5,10

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,21 0,60

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,04 0,53 0,98

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,00 0,05 0,40

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,09 0,79 1,99

Toplam: 120 31 12 28,00 23 29,02 19,42 31,02

TYT Türkçe DEdBA dEB  dce     E         E          

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal C  EAc E DBBCcDEACD      

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Matematik  Ee  DdACDb   AE     E        E   C  e  

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA

TYT Fen                   e 

Cevap Anahtarı A CDDEAECABEBBDCECEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 1 0 14
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAMUR ŞAHİN 582 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,175 230,210 8 26 26 26 257

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 14 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 19,43 12,01 17,11

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,77 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,11 1,00 1,28

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,77 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 3,59 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 8,23 4,79 6,82

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 1,30 1,54 4,21

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,29 0,90

TYT Matematik 40 3 7 1,25 3 1,45 1,83 5,10

Toplam: 120 36 20 31,00 26 29,02 19,42 31,02

TYT Türkçe aECBAACEBecAceEdCBAECeDB BAbEECBEACEbCdE

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal b  E b E D      A e      

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Matematik acb  D A aba    d    E                  

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP VERDA ATLI 533 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,308 230,210 2 11 11 11 200

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 14 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 19,43 12,01 17,11

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,77 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,11 1,00 1,28

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,77 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,59 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 8,23 4,79 6,82

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 1,30 1,54 4,21

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,14 0,29 0,90

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 1,45 1,83 5,10

Toplam: 120 41 20 36,00 30 29,02 19,42 31,02

TYT Türkçe DECBAAaEBdBcDebBaeAECeDBcBADEECdEACEECaE

Cevap Anahtarı A DECBAACEBCBADBEBCBAECBDBDBADEECBEACEECBE

TYT Sosyal CDaE c E aeBacDEACD      

Cevap Anahtarı A CDBEAAEEBDBBCEDEACDBECBCA

TYT Matematik  E        b     B    a               a  

Cevap Anahtarı A DEDEEDAACDCCCBAEBEADEEBCCCAAABEEBECADDAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-2
(1.OTURUM)

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ZÜLAL YILDIZ 88 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,713 230,210 3 12 12 12 203

Puanı Hesaplanan: 101 101 101 620

Katılımlar: 14 105 105 105 636

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 19,43 12,01 17,11

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,77 0,78 1,34

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,11 1,00 1,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,77 0,83 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,59 2,17 2,99

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 8,23 4,79 6,82

Matematik-1 30 0 7 -1,75 -6 1,30 1,54 4,21

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,29 0,90

TYT Matematik 40 0 7 -1,75 -4 1,45 1,83 5,10

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,21 0,60

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,04 0,53 0,98

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,00 0,05 0,40

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 -0,09 0,79 1,99

Toplam: 120 42 25 35,75 30 29,02 19,42 31,02

TYT Türkçe CBDEeEAe dBdAabBEdDeDEeDBEDABEBCEAECCEdd

Cevap Anahtarı B CBDECEAACBBBABCBEADBDECDBEDABEBCEAECCEEB

TYT Sosyal cECDdA EceBcDBCAEDCa     

Cevap Anahtarı B BECDAABEEDBEDBCAEDCBECACB

TYT Matematik  a        a   dc    a b  a              

Cevap Anahtarı B DDEDEECDAACBCCBEAEEADCACCEBAABEBECAEDDAA

TYT Fen               c  B  

Cevap Anahtarı B DECDEACABBBECDEEDBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 3 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
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