
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ADAL AKDENİZ TYT 90 149 320 3712

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,9 10,2 20,37 9,0 5,6 7,55 9,3 4,9 8,01 4,8 3,6 3,86 45,9 24,4 39,79 257,200

Okul Ortalaması 17,6 15,6 13,70 6,9 8,5 4,79 5,1 10,2 2,59 3,0 6,3 1,39 32,6 40,5 22,47 194,830

KATILIMLAR

1 0 ŞEVVAL KİBAR 12C 29 4 28,00 8 3 7,25 25 2 24,50 10 3 9,25 72 12 69,00 347,110 1 1 1 5 505

2 0 ALİOSMAN 12A 29 8 27,00 8 2 7,50 14 4 13,00 2 3 1,25 53 17 48,75 285,765 1 2 15 30 1088

3 68 ENES PAŞA ÜTÜK 12B 31 7 29,25 13 7 11,25 8 5 6,75 2 3 1,25 54 22 48,50 284,718 1 3 16 31 1100

4 550 HÜSEYİN ARSLAN 12A 27 9 24,75 9 3 8,25 14 6 12,50 4 9 1,75 54 27 47,25 281,548 2 4 18 35 1140

5 7 NEDEN 12 29 6 27,50 11 4 10,00 7 4 6,00 5 5 3,75 52 19 47,25 281,270 1 5 20 37 1147

6 1117 BUSE ARSLAN 12E 26 7 24,25 13 5 11,75 10 3 9,25 1 1 0,75 50 16 46,00 277,798 1 6 21 39 1206

7 5 HİLAL KÜÇÜK 12 24 12 21,00 12 6 10,50 13 8 11,00 1 2 0,50 50 28 43,00 269,150 2 7 27 56 1378

8 972 MELİSA ÇİVİCİ 12E 28 6 26,50 12 5 10,75 6 4 5,00 46 15 42,25 266,150 2 8 28 60 1458

9 801 MUHAMMET  ARSLAN 12A 26 8 24,00 4 5 2,75 16 10 13,50 3 5 1,75 49 28 42,00 265,790 3 9 29 61 1466

10 0 SENANUR KIRIK 12D 30 9 27,75 11 6 9,50 2 0 2,00 3 1 2,75 46 16 42,00 265,343 1 10 30 63 1477

11 535 ŞEYMA DOĞRUYOL 12E 24 5 22,75 13 4 12,00 5 2 4,50 3 2 2,50 45 13 41,75 265,228 3 11 31 64 1481

12 657 ESMANUR KARACA 12E 24 10 21,50 10 6 8,50 10 3 9,25 2 0 2,00 46 19 41,25 263,860 4 12 33 66 1501

13 534 EMİNE TURAN 11C 24 10 21,50 13 3 12,25 9 6 7,50 0 2 -0,50 46 21 40,75 262,250 1 13 34 69 1540

14 0 CRİSTİAN BARONİ 12A 2 1 1,75 8 9 5,75 24 6 22,50 11 8 9,00 45 24 39,00 259,913 4 14 35 75 1598

15 0 HEYO BRO 12 19 7 17,25 1 3 0,25 15 1 14,75 8 4 7,00 43 15 39,25 258,573 3 15 37 78 1621

16 7 CRİSTİANO RON LDO 12 26 11 23,25 12 4 11,00 2 3 1,25 3 1 2,75 43 19 38,25 254,603 4 16 42 95 1704

17 88 ZEYNEP ZÜLAL YILDIZ 12E 27 8 25,00 13 6 11,50 3 9 0,75 2 5 0,75 45 28 38,00 253,540 5 17 46 99 1729

18 0 SELİM PELİT 12A 23 10 20,50 10 7 8,25 8 16 4,00 7 8 5,00 48 41 37,75 253,540 5 17 46 99 1729

19 958 AHMET TAHA ÇALIŞKAN12A 21 3 20,25 2 1 1,75 15 9 12,75 4 8 2,00 42 21 36,75 250,433 6 19 49 106 1802

20 1095 ERVA SUDE TORUN 11C 31 5 29,75 6 2 5,50 3 4 2,00 1 7 -0,75 41 18 36,50 248,333 2 20 52 116 1857

21 563 ESLEM AVCI 12D 27 7 25,25 10 3 9,25 1 0 1,00 1 1 0,75 39 11 36,25 248,223 2 21 53 118 1862

22 588 GÜLNUR PARLAR 12E 24 7 22,25 13 3 12,25 3 10 0,50 2 4 1,00 42 24 36,00 247,868 6 22 55 120 1869

23 579 NİSA NUR YILMAZ 12D 27 9 24,75 12 7 10,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 41 20 36,00 247,553 3 23 56 121 1874

24 0 MUHTAR  B 12 19 13 15,75 9 4 8,00 2 0 2,00 11 6 9,50 41 23 35,25 246,788 5 24 57 124 1887

25 1207 AYŞE 12E 28 8 26,00 9 7 7,25 1 2 0,50 2 1 1,75 40 18 35,50 245,900 7 25 58 127 1913

26 6 MUHAMMED EMİN 12B 23 12 20,00 11 3 10,25 6 4 5,00 40 19 35,25 245,855 2 26 59 128 1914

27 0 ZEYNEP 12 27 10 24,50 11 4 10,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 40 19 35,25 245,240 6 27 60 129 1923

28 792 NEHİR NİSA SADE 11D 27 13 23,75 11 9 8,75 4 8 2,00 42 30 34,50 243,183 1 28 62 131 1962

29 849 NURDAGÜL ÇELİK 11D 23 17 18,75 10 10 7,50 4 2 3,50 6 8 4,00 43 37 33,75 241,648 2 29 65 141 2007

30 367 YAREN BAYAR 11D 25 15 21,25 11 9 8,75 1 1 0,75 4 5 2,75 41 30 33,50 240,518 3 30 67 144 2034

31 583 BEYZA NUR TURAN 12D 22 10 19,50 10 4 9,00 4 0 4,00 1 1 0,75 37 15 33,25 239,910 4 31 68 145 2052

32 0 AVCI 12 23 14 19,50 8 7 6,25 6 10 3,50 6 9 3,75 43 40 33,00 239,275 7 32 69 147 2061

33 411 BERAT KOCAKAYA 11B 29 11 26,25 10 10 7,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 39 26 32,50 236,708 1 33 71 152 2138

34 0 NUR SENA ÇELİK   22 12 19,00 8 5 6,75 7 4 6,00 37 21 31,75 235,415 1 34 74 156 2169

35 751 EMİNE NUR FİDAN 12C 22 16 18,00 5 7 3,25 8 14 4,50 7 6 5,50 42 43 31,25 234,255 2 35 75 163 2198

36 721 ASUDE ERVA YILDIRIM 12D 21 13 17,75 13 4 12,00 2 8 0,00 3 8 1,00 39 33 30,75 232,598 5 36 76 169 2239

37 477 HABİL TÜRKYILMAZ 11A 24 13 20,75 11 8 9,00 0 1 -0,25 4 11 1,25 39 33 30,75 232,218 1 37 77 170 2248

38 990 FATMA İNANÇ 11C 28 9 25,75 3 2 2,50 2 8 0,00 5 10 2,50 38 29 30,75 231,618 3 38 78 173 2264

39 0 BETÜL YURTSEVEN 12E 23 6 21,50 7 4 6,00 3 1 2,75 33 11 30,25 230,560 8 39 79 176 2292

40 410 ÖMER TURĞUT 11 25 11 22,25 10 10 7,50 35 21 29,75 228,953 1 40 80 177 2324

41 659 ÇİĞDEM HARMAN 12D 20 20 15,00 8 6 6,50 4 4 3,00 5 3 4,25 37 33 28,75 227,045 6 41 81 180 2371

42 734 HANZADE KONUK 11D 22 8 20,00 4 7 2,25 7 4 6,00 2 5 0,75 35 24 29,00 227,010 4 42 82 181 2374

43 0 KURTLAR VADİSİ 12B 15 10 12,50 11 4 10,00 8 8 6,00 0 1 -0,25 34 23 28,25 225,680 3 43 83 183 2407

44 982 AYŞE NAZ KAPUKAYA 12D 24 5 22,75 4 3 3,25 3 8 1,00 3 6 1,50 34 22 28,50 225,173 7 44 84 184 2417

45 605 VİLDAN ÜNAL 12D 24 10 21,50 6 11 3,25 4 6 2,50 1 2 0,50 35 29 27,75 223,030 8 45 86 188 2467

46 0 ALİ ŞEKERCİ 12B 21 18 16,50 9 5 7,75 2 2 1,50 2 3 1,25 34 28 27,00 221,445 4 46 87 190 2502

47 1040 SUKEYNA KARSLI 11C 18 15 14,25 6 4 5,00 5 3 4,25 6 12 3,00 35 34 26,50 220,298 4 47 89 193 2526

48 1224 SAFFET AYDIN 12 21 16 17,00 11 8 9,00 32 24 26,00 218,310 8 48 90 196 2577
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ADAL AKDENİZ TYT 90 149 320 3712

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,9 10,2 20,37 9,0 5,6 7,55 9,3 4,9 8,01 4,8 3,6 3,86 45,9 24,4 39,79 257,200

Okul Ortalaması 17,6 15,6 13,70 6,9 8,5 4,79 5,1 10,2 2,59 3,0 6,3 1,39 32,6 40,5 22,47 194,830

KATILIMLAR

49 138 ESAD       YURDAKUL 12A 17 10 14,50 6 7 4,25 9 31 1,25 8 12 5,00 40 60 25,00 215,815 7 49 94 203 2640

50 846 ÖMER SALİH DEMİR 11A 17 5 15,75 5 4 4,00 3 0 3,00 1 1 0,75 26 10 23,50 210,953 2 50 96 211 2742

51 703 FATMANUR NACAR 12D 19 19 14,25 7 12 4,00 3 4 2,00 3 3 2,25 32 38 22,50 208,188 9 51 99 216 2803

52 861 ELİF YÜSRA AYNE 11D 13 16 9,00 9 10 6,50 7 11 4,25 4 6 2,50 33 43 22,25 208,125 5 52 100 217 2805

53 1162 MERVE ZOUHORİ 12D 12 21 6,75 13 7 11,25 25 28 18,00 195,483 10 53 103 232 3054

54 1194 ATİLLA AHMED İLÇE 11A 13 17 8,75 7 4 6,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 23 26 16,50 190,683 3 54 107 241 3137

55 553 CEREN UYAN 12D 17 9 14,75 2 4 1,00 19 13 15,75 187,648 11 55 108 244 3185

56 421 BİLAL GÜÇLÜ 11A 13 14 9,50 4 11 1,25 5 15 1,25 4 9 1,75 26 49 13,75 182,360 4 56 111 253 3272

57 1061 MUHAMMED DURMUŞ 12B 16 19 11,25 5 10 2,50 21 29 13,75 182,063 5 57 112 254 3278

58 793 GONCAGÜLKILIÇARSLAN11D 11 9 8,75 4 12 1,00 5 11 2,25 3 6 1,50 23 38 13,50 181,693 6 58 113 258 3285

59 789 ASLI HACER SADE 12E 10 12 7,00 8 5 6,75 2 10 -0,50 20 27 13,25 181,105 9 59 114 259 3292

60 545 OKAN DİNÇER 12B 19 21 13,75 5 15 1,25 0 5 -1,25 0 1 -0,25 24 42 13,50 180,973 6 60 115 260 3296

61 679 BÜŞRA ASLAN 11D 19 19 14,25 4 16 0,00 3 17 -1,25 4 15 0,25 30 67 13,25 180,173 7 61 116 261 3303

62 841 ELİF BETUL ÇOLAK 11C 11 13 7,75 3 0 3,00 1 3 0,25 1 0 1,00 16 16 12,00 177,273 5 62 118 267 3351

63 1030 AYŞE BİLGER 11C 8 3 7,25 0 3 -0,75 7 8 5,00 2 14 -1,50 17 28 10,00 171,198 6 63 120 274 3403

64 894 MURAT DURGUN 12B 8 13 4,75 7 11 4,25 15 24 9,00 168,563 7 64 121 280 3445

65 786 EBRAR TOPAL 11C 9 19 4,25 2 4 1,00 2 5 0,75 2 5 0,75 15 33 6,75 161,863 7 65 122 283 3510

66 372 HALİL DÖNMEZ 11B 9 31 1,25 3 17 -1,25 10 30 2,50 6 14 2,50 28 92 5,00 157,038 2 66 123 286 3558

67 0 LUCAS TORREİRA   9 31 1,25 7 13 3,75 16 44 5,00 156,938 2 67 124 287 3560

68 476 İSMAİL ACISU 11B 9 31 1,25 9 11 6,25 8 32 0,00 2 18 -2,50 28 92 5,00 156,838 3 68 125 288 3562

69 638 BUĞRA ERAYDIN 12B 1 0 1,00 7 13 3,75 8 13 4,75 156,215 8 69 126 289 3566

70 0 CANSU 11D 10 30 2,50 2 13 -1,25 4 18 -0,50 7 13 3,75 23 74 4,50 155,415 8 70 127 290 3575

71 622 DAVUT EREN KARATAŞ 12B 9 11 6,25 0 11 -2,75 1 5 -0,25 2 3 1,25 12 30 4,50 154,828 9 71 128 292 3582

72 122 MAKADASA MUJADİDİ 11C 7 13 3,75 2 11 -0,75 6 11 3,25 1 13 -2,25 16 48 4,00 153,503 8 72 130 295 3592

73 10900 MECİD MOHAMMED 11B 14 26 7,50 5 15 1,25 5 34 -3,50 3 17 -1,25 27 92 4,00 153,055 4 73 131 296 3594

74 0 MER *M DURSUN 11D 14 26 7,50 3 16 -1,00 4 14 0,50 1 19 -3,75 22 75 3,25 150,690 9 74 132 297 3605

75 0 NİSANNUR 11D 9 31 1,25 3 17 -1,25 3 15 -0,75 6 12 3,00 21 75 2,25 148,753 10 75 133 298 3615

76 645 EMRE SARIGÜL 12B 5 26 -1,50 6 14 2,50 11 40 1,00 145,215 10 76 134 299 3625

77 1011 YAHYA ENES PATI 11B 6 34 -2,50 4 16 0,00 7 16 3,00 17 66 0,50 143,835 5 77 135 300 3627

78 975 CEYDA 11D 13 23 7,25 2 18 -2,50 2 21 -3,25 3 17 -1,25 20 79 0,25 141,763 11 78 137 302 3633

79 464 İBRAHİM BÖKEN 11B 10 30 2,50 3 17 -1,25 7 33 -1,25 4 16 0,00 24 96 0,00 141,675 6 79 138 303 3634

80 0 LİONEL MESSİİMAMİ   M 9 31 1,25 4 16 0,00 5 35 -3,75 3 17 -1,25 21 99 -3,75 130,463 1 80 139 305 3644

81 677 DEVRİMÖZKAN 11 9 31 1,25 4 16 0,00 4 36 -5,00 3 17 -1,25 20 100 -5,00 126,688 2 81 140 306 3645

82 482 YUSUF BERA ALPTEKİN 11B 8 32 0,00 6 14 2,50 6 34 -2,50 7 13 3,75 27 93 3,75

83 0 A   A*    *R *     M 11B 8 32 0,00 6 14 2,50 8 32 0,00 3 17 -1,25 25 95 1,25

84 1012 İNCİ SUDE 11D 6 28 -1,00 5 15 1,25 1 17 -3,25 4 6 2,50 16 66 -0,50

85 0 ***A 11B 6 34 -2,50 3 17 -1,25 8 32 0,00 6 14 2,50 23 97 -1,25

86 905 EMİRHAN ALABAY 11B 5 35 -3,75 4 15 0,25 5 35 -3,75 8 12 5,00 22 97 -2,25

87 702 ESRA POLAT 11D 6 25 -0,25 2 18 -2,50 0 15 -3,75 5 8 3,00 13 66 -3,50

88 0 HÜRREM SULTAN 11D 5 35 -3,75 2 18 -2,50 7 33 -1,25 6 14 2,50 20 100 -5,00

89 0 HELLO KİTTY   6 34 -2,50 2 18 -2,50 5 35 -3,75 3 17 -1,25 16 104 -10,00

90 479 İMRAN AZAD YILMAZ 11B 6 34 -2,50 2 18 -2,50 6 34 -2,50 2 18 -2,50 16 104 -10,00
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ADAL AKDENİZ TYT 90 149 320 3712

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,9 10,2 20,37 9,0 5,6 7,55 9,3 4,9 8,01 4,8 3,6 3,86 45,9 24,4 39,79 257,200

Okul Ortalaması 17,6 15,6 13,70 6,9 8,5 4,79 5,1 10,2 2,59 3,0 6,3 1,39 32,6 40,5 22,47 194,830

KATILIMLAR
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ADAL AKDENİZ TYT 90 149 320 3712

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,9 10,2 20,37 9,0 5,6 7,55 9,3 4,9 8,01 4,8 3,6 3,86 45,9 24,4 39,79 257,200

Okul Ortalaması 17,6 15,6 13,70 6,9 8,5 4,79 5,1 10,2 2,59 3,0 6,3 1,39 32,6 40,5 22,47 194,830

KATILIMLAR

1 0 ŞEVVAL KİBAR 12C 29 4 28,00 8 3 7,25 25 2 24,50 10 3 9,25 72 12 69,00 347,110 1 1 1 5 505

2 0 ALİOSMAN 12A 29 8 27,00 8 2 7,50 14 4 13,00 2 3 1,25 53 17 48,75 285,765 1 2 15 30 1088

3 68 ENES PAŞA ÜTÜK 12B 31 7 29,25 13 7 11,25 8 5 6,75 2 3 1,25 54 22 48,50 284,718 1 3 16 31 1100

4 550 HÜSEYİN ARSLAN 12A 27 9 24,75 9 3 8,25 14 6 12,50 4 9 1,75 54 27 47,25 281,548 2 4 18 35 1140

5 7 NEDEN 12 29 6 27,50 11 4 10,00 7 4 6,00 5 5 3,75 52 19 47,25 281,270 1 5 20 37 1147

6 1117 BUSE ARSLAN 12E 26 7 24,25 13 5 11,75 10 3 9,25 1 1 0,75 50 16 46,00 277,798 1 6 21 39 1206

7 5 HİLAL KÜÇÜK 12 24 12 21,00 12 6 10,50 13 8 11,00 1 2 0,50 50 28 43,00 269,150 2 7 27 56 1378

8 972 MELİSA ÇİVİCİ 12E 28 6 26,50 12 5 10,75 6 4 5,00 46 15 42,25 266,150 2 8 28 60 1458

9 801 MUHAMMET  ARSLAN 12A 26 8 24,00 4 5 2,75 16 10 13,50 3 5 1,75 49 28 42,00 265,790 3 9 29 61 1466

10 0 SENANUR KIRIK 12D 30 9 27,75 11 6 9,50 2 0 2,00 3 1 2,75 46 16 42,00 265,343 1 10 30 63 1477

11 535 ŞEYMA DOĞRUYOL 12E 24 5 22,75 13 4 12,00 5 2 4,50 3 2 2,50 45 13 41,75 265,228 3 11 31 64 1481

12 657 ESMANUR KARACA 12E 24 10 21,50 10 6 8,50 10 3 9,25 2 0 2,00 46 19 41,25 263,860 4 12 33 66 1501

13 534 EMİNE TURAN 11C 24 10 21,50 13 3 12,25 9 6 7,50 0 2 -0,50 46 21 40,75 262,250 1 13 34 69 1540

14 0 CRİSTİAN BARONİ 12A 2 1 1,75 8 9 5,75 24 6 22,50 11 8 9,00 45 24 39,00 259,913 4 14 35 75 1598

15 0 HEYO BRO 12 19 7 17,25 1 3 0,25 15 1 14,75 8 4 7,00 43 15 39,25 258,573 3 15 37 78 1621

16 7 CRİSTİANO RON LDO 12 26 11 23,25 12 4 11,00 2 3 1,25 3 1 2,75 43 19 38,25 254,603 4 16 42 95 1704

17 88 ZEYNEP ZÜLAL YILDIZ 12E 27 8 25,00 13 6 11,50 3 9 0,75 2 5 0,75 45 28 38,00 253,540 5 17 46 99 1729

18 0 SELİM PELİT 12A 23 10 20,50 10 7 8,25 8 16 4,00 7 8 5,00 48 41 37,75 253,540 5 17 46 99 1729

19 958 AHMET TAHA ÇALIŞKAN12A 21 3 20,25 2 1 1,75 15 9 12,75 4 8 2,00 42 21 36,75 250,433 6 19 49 106 1802

20 1095 ERVA SUDE TORUN 11C 31 5 29,75 6 2 5,50 3 4 2,00 1 7 -0,75 41 18 36,50 248,333 2 20 52 116 1857

21 563 ESLEM AVCI 12D 27 7 25,25 10 3 9,25 1 0 1,00 1 1 0,75 39 11 36,25 248,223 2 21 53 118 1862

22 588 GÜLNUR PARLAR 12E 24 7 22,25 13 3 12,25 3 10 0,50 2 4 1,00 42 24 36,00 247,868 6 22 55 120 1869

23 579 NİSA NUR YILMAZ 12D 27 9 24,75 12 7 10,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 41 20 36,00 247,553 3 23 56 121 1874

24 0 MUHTAR  B 12 19 13 15,75 9 4 8,00 2 0 2,00 11 6 9,50 41 23 35,25 246,788 5 24 57 124 1887

25 1207 AYŞE 12E 28 8 26,00 9 7 7,25 1 2 0,50 2 1 1,75 40 18 35,50 245,900 7 25 58 127 1913

26 6 MUHAMMED EMİN 12B 23 12 20,00 11 3 10,25 6 4 5,00 40 19 35,25 245,855 2 26 59 128 1914

27 0 ZEYNEP 12 27 10 24,50 11 4 10,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 40 19 35,25 245,240 6 27 60 129 1923

28 792 NEHİR NİSA SADE 11D 27 13 23,75 11 9 8,75 4 8 2,00 42 30 34,50 243,183 1 28 62 131 1962

29 849 NURDAGÜL ÇELİK 11D 23 17 18,75 10 10 7,50 4 2 3,50 6 8 4,00 43 37 33,75 241,648 2 29 65 141 2007

30 367 YAREN BAYAR 11D 25 15 21,25 11 9 8,75 1 1 0,75 4 5 2,75 41 30 33,50 240,518 3 30 67 144 2034

31 583 BEYZA NUR TURAN 12D 22 10 19,50 10 4 9,00 4 0 4,00 1 1 0,75 37 15 33,25 239,910 4 31 68 145 2052

32 0 AVCI 12 23 14 19,50 8 7 6,25 6 10 3,50 6 9 3,75 43 40 33,00 239,275 7 32 69 147 2061

33 411 BERAT KOCAKAYA 11B 29 11 26,25 10 10 7,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 39 26 32,50 236,708 1 33 71 152 2138

34 0 NUR SENA ÇELİK   22 12 19,00 8 5 6,75 7 4 6,00 37 21 31,75 235,415 1 34 74 156 2169

35 751 EMİNE NUR FİDAN 12C 22 16 18,00 5 7 3,25 8 14 4,50 7 6 5,50 42 43 31,25 234,255 2 35 75 163 2198

36 721 ASUDE ERVA YILDIRIM 12D 21 13 17,75 13 4 12,00 2 8 0,00 3 8 1,00 39 33 30,75 232,598 5 36 76 169 2239

37 477 HABİL TÜRKYILMAZ 11A 24 13 20,75 11 8 9,00 0 1 -0,25 4 11 1,25 39 33 30,75 232,218 1 37 77 170 2248

38 990 FATMA İNANÇ 11C 28 9 25,75 3 2 2,50 2 8 0,00 5 10 2,50 38 29 30,75 231,618 3 38 78 173 2264

39 0 BETÜL YURTSEVEN 12E 23 6 21,50 7 4 6,00 3 1 2,75 33 11 30,25 230,560 8 39 79 176 2292

40 410 ÖMER TURĞUT 11 25 11 22,25 10 10 7,50 35 21 29,75 228,953 1 40 80 177 2324

41 659 ÇİĞDEM HARMAN 12D 20 20 15,00 8 6 6,50 4 4 3,00 5 3 4,25 37 33 28,75 227,045 6 41 81 180 2371

42 734 HANZADE KONUK 11D 22 8 20,00 4 7 2,25 7 4 6,00 2 5 0,75 35 24 29,00 227,010 4 42 82 181 2374

43 0 KURTLAR VADİSİ 12B 15 10 12,50 11 4 10,00 8 8 6,00 0 1 -0,25 34 23 28,25 225,680 3 43 83 183 2407

44 982 AYŞE NAZ KAPUKAYA 12D 24 5 22,75 4 3 3,25 3 8 1,00 3 6 1,50 34 22 28,50 225,173 7 44 84 184 2417

45 605 VİLDAN ÜNAL 12D 24 10 21,50 6 11 3,25 4 6 2,50 1 2 0,50 35 29 27,75 223,030 8 45 86 188 2467

46 0 ALİ ŞEKERCİ 12B 21 18 16,50 9 5 7,75 2 2 1,50 2 3 1,25 34 28 27,00 221,445 4 46 87 190 2502

47 1040 SUKEYNA KARSLI 11C 18 15 14,25 6 4 5,00 5 3 4,25 6 12 3,00 35 34 26,50 220,298 4 47 89 193 2526

48 1224 SAFFET AYDIN 12 21 16 17,00 11 8 9,00 32 24 26,00 218,310 8 48 90 196 2577
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ADAL AKDENİZ TYT 90 149 320 3712

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,9 10,2 20,37 9,0 5,6 7,55 9,3 4,9 8,01 4,8 3,6 3,86 45,9 24,4 39,79 257,200

Okul Ortalaması 17,6 15,6 13,70 6,9 8,5 4,79 5,1 10,2 2,59 3,0 6,3 1,39 32,6 40,5 22,47 194,830

KATILIMLAR

49 138 ESAD       YURDAKUL 12A 17 10 14,50 6 7 4,25 9 31 1,25 8 12 5,00 40 60 25,00 215,815 7 49 94 203 2640

50 846 ÖMER SALİH DEMİR 11A 17 5 15,75 5 4 4,00 3 0 3,00 1 1 0,75 26 10 23,50 210,953 2 50 96 211 2742

51 703 FATMANUR NACAR 12D 19 19 14,25 7 12 4,00 3 4 2,00 3 3 2,25 32 38 22,50 208,188 9 51 99 216 2803

52 861 ELİF YÜSRA AYNE 11D 13 16 9,00 9 10 6,50 7 11 4,25 4 6 2,50 33 43 22,25 208,125 5 52 100 217 2805

53 1162 MERVE ZOUHORİ 12D 12 21 6,75 13 7 11,25 25 28 18,00 195,483 10 53 103 232 3054

54 1194 ATİLLA AHMED İLÇE 11A 13 17 8,75 7 4 6,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 23 26 16,50 190,683 3 54 107 241 3137

55 553 CEREN UYAN 12D 17 9 14,75 2 4 1,00 19 13 15,75 187,648 11 55 108 244 3185

56 421 BİLAL GÜÇLÜ 11A 13 14 9,50 4 11 1,25 5 15 1,25 4 9 1,75 26 49 13,75 182,360 4 56 111 253 3272

57 1061 MUHAMMED DURMUŞ 12B 16 19 11,25 5 10 2,50 21 29 13,75 182,063 5 57 112 254 3278

58 793 GONCAGÜLKILIÇARSLAN11D 11 9 8,75 4 12 1,00 5 11 2,25 3 6 1,50 23 38 13,50 181,693 6 58 113 258 3285

59 789 ASLI HACER SADE 12E 10 12 7,00 8 5 6,75 2 10 -0,50 20 27 13,25 181,105 9 59 114 259 3292

60 545 OKAN DİNÇER 12B 19 21 13,75 5 15 1,25 0 5 -1,25 0 1 -0,25 24 42 13,50 180,973 6 60 115 260 3296

61 679 BÜŞRA ASLAN 11D 19 19 14,25 4 16 0,00 3 17 -1,25 4 15 0,25 30 67 13,25 180,173 7 61 116 261 3303

62 841 ELİF BETUL ÇOLAK 11C 11 13 7,75 3 0 3,00 1 3 0,25 1 0 1,00 16 16 12,00 177,273 5 62 118 267 3351

63 1030 AYŞE BİLGER 11C 8 3 7,25 0 3 -0,75 7 8 5,00 2 14 -1,50 17 28 10,00 171,198 6 63 120 274 3403

64 894 MURAT DURGUN 12B 8 13 4,75 7 11 4,25 15 24 9,00 168,563 7 64 121 280 3445

65 786 EBRAR TOPAL 11C 9 19 4,25 2 4 1,00 2 5 0,75 2 5 0,75 15 33 6,75 161,863 7 65 122 283 3510

66 372 HALİL DÖNMEZ 11B 9 31 1,25 3 17 -1,25 10 30 2,50 6 14 2,50 28 92 5,00 157,038 2 66 123 286 3558

67 0 LUCAS TORREİRA   9 31 1,25 7 13 3,75 16 44 5,00 156,938 2 67 124 287 3560

68 476 İSMAİL ACISU 11B 9 31 1,25 9 11 6,25 8 32 0,00 2 18 -2,50 28 92 5,00 156,838 3 68 125 288 3562

69 638 BUĞRA ERAYDIN 12B 1 0 1,00 7 13 3,75 8 13 4,75 156,215 8 69 126 289 3566

70 0 CANSU 11D 10 30 2,50 2 13 -1,25 4 18 -0,50 7 13 3,75 23 74 4,50 155,415 8 70 127 290 3575

71 622 DAVUT EREN KARATAŞ 12B 9 11 6,25 0 11 -2,75 1 5 -0,25 2 3 1,25 12 30 4,50 154,828 9 71 128 292 3582

72 122 MAKADASA MUJADİDİ 11C 7 13 3,75 2 11 -0,75 6 11 3,25 1 13 -2,25 16 48 4,00 153,503 8 72 130 295 3592

73 10900 MECİD MOHAMMED 11B 14 26 7,50 5 15 1,25 5 34 -3,50 3 17 -1,25 27 92 4,00 153,055 4 73 131 296 3594

74 0 MER *M DURSUN 11D 14 26 7,50 3 16 -1,00 4 14 0,50 1 19 -3,75 22 75 3,25 150,690 9 74 132 297 3605

75 0 NİSANNUR 11D 9 31 1,25 3 17 -1,25 3 15 -0,75 6 12 3,00 21 75 2,25 148,753 10 75 133 298 3615

76 645 EMRE SARIGÜL 12B 5 26 -1,50 6 14 2,50 11 40 1,00 145,215 10 76 134 299 3625

77 1011 YAHYA ENES PATI 11B 6 34 -2,50 4 16 0,00 7 16 3,00 17 66 0,50 143,835 5 77 135 300 3627

78 975 CEYDA 11D 13 23 7,25 2 18 -2,50 2 21 -3,25 3 17 -1,25 20 79 0,25 141,763 11 78 137 302 3633

79 464 İBRAHİM BÖKEN 11B 10 30 2,50 3 17 -1,25 7 33 -1,25 4 16 0,00 24 96 0,00 141,675 6 79 138 303 3634

80 0 LİONEL MESSİİMAMİ   M 9 31 1,25 4 16 0,00 5 35 -3,75 3 17 -1,25 21 99 -3,75 130,463 1 80 139 305 3644

81 677 DEVRİMÖZKAN 11 9 31 1,25 4 16 0,00 4 36 -5,00 3 17 -1,25 20 100 -5,00 126,688 2 81 140 306 3645

82 482 YUSUF BERA ALPTEKİN 11B 8 32 0,00 6 14 2,50 6 34 -2,50 7 13 3,75 27 93 3,75

83 0 A   A*    *R *     M 11B 8 32 0,00 6 14 2,50 8 32 0,00 3 17 -1,25 25 95 1,25

84 1012 İNCİ SUDE 11D 6 28 -1,00 5 15 1,25 1 17 -3,25 4 6 2,50 16 66 -0,50

85 0 ***A 11B 6 34 -2,50 3 17 -1,25 8 32 0,00 6 14 2,50 23 97 -1,25

86 905 EMİRHAN ALABAY 11B 5 35 -3,75 4 15 0,25 5 35 -3,75 8 12 5,00 22 97 -2,25

87 702 ESRA POLAT 11D 6 25 -0,25 2 18 -2,50 0 15 -3,75 5 8 3,00 13 66 -3,50

88 0 HÜRREM SULTAN 11D 5 35 -3,75 2 18 -2,50 7 33 -1,25 6 14 2,50 20 100 -5,00

89 0 HELLO KİTTY   6 34 -2,50 2 18 -2,50 5 35 -3,75 3 17 -1,25 16 104 -10,00

90 479 İMRAN AZAD YILMAZ 11B 6 34 -2,50 2 18 -2,50 6 34 -2,50 2 18 -2,50 16 104 -10,00
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ADAL AKDENİZ TYT 90 149 320 3712

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,9 10,2 20,37 9,0 5,6 7,55 9,3 4,9 8,01 4,8 3,6 3,86 45,9 24,4 39,79 257,200

Okul Ortalaması 17,6 15,6 13,70 6,9 8,5 4,79 5,1 10,2 2,59 3,0 6,3 1,39 32,6 40,5 22,47 194,830

KATILIMLAR
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ADAL AKDENİZ TYT 90 149 320 3712

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,9 10,2 20,37 9,0 5,6 7,55 9,3 4,9 8,01 4,8 3,6 3,86 45,9 24,4 39,79 257,200

Okul Ortalaması 17,6 15,6 13,70 6,9 8,5 4,79 5,1 10,2 2,59 3,0 6,3 1,39 32,6 40,5 22,47 194,830

KATILIMLAR

1 0 ŞEVVAL KİBAR 12C 29 4 28,00 8 3 7,25 25 2 24,50 10 3 9,25 72 12 69,00 347,110 1 1 1 5 505

2 0 ALİOSMAN 12A 29 8 27,00 8 2 7,50 14 4 13,00 2 3 1,25 53 17 48,75 285,765 1 2 15 30 1088

3 68 ENES PAŞA ÜTÜK 12B 31 7 29,25 13 7 11,25 8 5 6,75 2 3 1,25 54 22 48,50 284,718 1 3 16 31 1100

4 550 HÜSEYİN ARSLAN 12A 27 9 24,75 9 3 8,25 14 6 12,50 4 9 1,75 54 27 47,25 281,548 2 4 18 35 1140

5 7 NEDEN 12 29 6 27,50 11 4 10,00 7 4 6,00 5 5 3,75 52 19 47,25 281,270 1 5 20 37 1147

6 1117 BUSE ARSLAN 12E 26 7 24,25 13 5 11,75 10 3 9,25 1 1 0,75 50 16 46,00 277,798 1 6 21 39 1206

7 5 HİLAL KÜÇÜK 12 24 12 21,00 12 6 10,50 13 8 11,00 1 2 0,50 50 28 43,00 269,150 2 7 27 56 1378

8 972 MELİSA ÇİVİCİ 12E 28 6 26,50 12 5 10,75 6 4 5,00 46 15 42,25 266,150 2 8 28 60 1458

9 801 MUHAMMET  ARSLAN 12A 26 8 24,00 4 5 2,75 16 10 13,50 3 5 1,75 49 28 42,00 265,790 3 9 29 61 1466

10 0 SENANUR KIRIK 12D 30 9 27,75 11 6 9,50 2 0 2,00 3 1 2,75 46 16 42,00 265,343 1 10 30 63 1477

11 535 ŞEYMA DOĞRUYOL 12E 24 5 22,75 13 4 12,00 5 2 4,50 3 2 2,50 45 13 41,75 265,228 3 11 31 64 1481

12 657 ESMANUR KARACA 12E 24 10 21,50 10 6 8,50 10 3 9,25 2 0 2,00 46 19 41,25 263,860 4 12 33 66 1501

13 534 EMİNE TURAN 11C 24 10 21,50 13 3 12,25 9 6 7,50 0 2 -0,50 46 21 40,75 262,250 1 13 34 69 1540

14 0 CRİSTİAN BARONİ 12A 2 1 1,75 8 9 5,75 24 6 22,50 11 8 9,00 45 24 39,00 259,913 4 14 35 75 1598

15 0 HEYO BRO 12 19 7 17,25 1 3 0,25 15 1 14,75 8 4 7,00 43 15 39,25 258,573 3 15 37 78 1621

16 7 CRİSTİANO RON LDO 12 26 11 23,25 12 4 11,00 2 3 1,25 3 1 2,75 43 19 38,25 254,603 4 16 42 95 1704

17 88 ZEYNEP ZÜLAL YILDIZ 12E 27 8 25,00 13 6 11,50 3 9 0,75 2 5 0,75 45 28 38,00 253,540 5 17 46 99 1729

18 0 SELİM PELİT 12A 23 10 20,50 10 7 8,25 8 16 4,00 7 8 5,00 48 41 37,75 253,540 5 17 46 99 1729

19 958 AHMET TAHA ÇALIŞKAN12A 21 3 20,25 2 1 1,75 15 9 12,75 4 8 2,00 42 21 36,75 250,433 6 19 49 106 1802

20 1095 ERVA SUDE TORUN 11C 31 5 29,75 6 2 5,50 3 4 2,00 1 7 -0,75 41 18 36,50 248,333 2 20 52 116 1857

21 563 ESLEM AVCI 12D 27 7 25,25 10 3 9,25 1 0 1,00 1 1 0,75 39 11 36,25 248,223 2 21 53 118 1862

22 588 GÜLNUR PARLAR 12E 24 7 22,25 13 3 12,25 3 10 0,50 2 4 1,00 42 24 36,00 247,868 6 22 55 120 1869

23 579 NİSA NUR YILMAZ 12D 27 9 24,75 12 7 10,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 41 20 36,00 247,553 3 23 56 121 1874

24 0 MUHTAR  B 12 19 13 15,75 9 4 8,00 2 0 2,00 11 6 9,50 41 23 35,25 246,788 5 24 57 124 1887

25 1207 AYŞE 12E 28 8 26,00 9 7 7,25 1 2 0,50 2 1 1,75 40 18 35,50 245,900 7 25 58 127 1913

26 6 MUHAMMED EMİN 12B 23 12 20,00 11 3 10,25 6 4 5,00 40 19 35,25 245,855 2 26 59 128 1914

27 0 ZEYNEP 12 27 10 24,50 11 4 10,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 40 19 35,25 245,240 6 27 60 129 1923

28 792 NEHİR NİSA SADE 11D 27 13 23,75 11 9 8,75 4 8 2,00 42 30 34,50 243,183 1 28 62 131 1962

29 849 NURDAGÜL ÇELİK 11D 23 17 18,75 10 10 7,50 4 2 3,50 6 8 4,00 43 37 33,75 241,648 2 29 65 141 2007

30 367 YAREN BAYAR 11D 25 15 21,25 11 9 8,75 1 1 0,75 4 5 2,75 41 30 33,50 240,518 3 30 67 144 2034

31 583 BEYZA NUR TURAN 12D 22 10 19,50 10 4 9,00 4 0 4,00 1 1 0,75 37 15 33,25 239,910 4 31 68 145 2052

32 0 AVCI 12 23 14 19,50 8 7 6,25 6 10 3,50 6 9 3,75 43 40 33,00 239,275 7 32 69 147 2061

33 411 BERAT KOCAKAYA 11B 29 11 26,25 10 10 7,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 39 26 32,50 236,708 1 33 71 152 2138

34 0 NUR SENA ÇELİK   22 12 19,00 8 5 6,75 7 4 6,00 37 21 31,75 235,415 1 34 74 156 2169

35 751 EMİNE NUR FİDAN 12C 22 16 18,00 5 7 3,25 8 14 4,50 7 6 5,50 42 43 31,25 234,255 2 35 75 163 2198

36 721 ASUDE ERVA YILDIRIM 12D 21 13 17,75 13 4 12,00 2 8 0,00 3 8 1,00 39 33 30,75 232,598 5 36 76 169 2239

37 477 HABİL TÜRKYILMAZ 11A 24 13 20,75 11 8 9,00 0 1 -0,25 4 11 1,25 39 33 30,75 232,218 1 37 77 170 2248

38 990 FATMA İNANÇ 11C 28 9 25,75 3 2 2,50 2 8 0,00 5 10 2,50 38 29 30,75 231,618 3 38 78 173 2264

39 0 BETÜL YURTSEVEN 12E 23 6 21,50 7 4 6,00 3 1 2,75 33 11 30,25 230,560 8 39 79 176 2292

40 410 ÖMER TURĞUT 11 25 11 22,25 10 10 7,50 35 21 29,75 228,953 1 40 80 177 2324

41 659 ÇİĞDEM HARMAN 12D 20 20 15,00 8 6 6,50 4 4 3,00 5 3 4,25 37 33 28,75 227,045 6 41 81 180 2371

42 734 HANZADE KONUK 11D 22 8 20,00 4 7 2,25 7 4 6,00 2 5 0,75 35 24 29,00 227,010 4 42 82 181 2374

43 0 KURTLAR VADİSİ 12B 15 10 12,50 11 4 10,00 8 8 6,00 0 1 -0,25 34 23 28,25 225,680 3 43 83 183 2407

44 982 AYŞE NAZ KAPUKAYA 12D 24 5 22,75 4 3 3,25 3 8 1,00 3 6 1,50 34 22 28,50 225,173 7 44 84 184 2417

45 605 VİLDAN ÜNAL 12D 24 10 21,50 6 11 3,25 4 6 2,50 1 2 0,50 35 29 27,75 223,030 8 45 86 188 2467

46 0 ALİ ŞEKERCİ 12B 21 18 16,50 9 5 7,75 2 2 1,50 2 3 1,25 34 28 27,00 221,445 4 46 87 190 2502

47 1040 SUKEYNA KARSLI 11C 18 15 14,25 6 4 5,00 5 3 4,25 6 12 3,00 35 34 26,50 220,298 4 47 89 193 2526

48 1224 SAFFET AYDIN 12 21 16 17,00 11 8 9,00 32 24 26,00 218,310 8 48 90 196 2577
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ADAL AKDENİZ TYT 90 149 320 3712

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,9 10,2 20,37 9,0 5,6 7,55 9,3 4,9 8,01 4,8 3,6 3,86 45,9 24,4 39,79 257,200

Okul Ortalaması 17,6 15,6 13,70 6,9 8,5 4,79 5,1 10,2 2,59 3,0 6,3 1,39 32,6 40,5 22,47 194,830

KATILIMLAR

49 138 ESAD       YURDAKUL 12A 17 10 14,50 6 7 4,25 9 31 1,25 8 12 5,00 40 60 25,00 215,815 7 49 94 203 2640

50 846 ÖMER SALİH DEMİR 11A 17 5 15,75 5 4 4,00 3 0 3,00 1 1 0,75 26 10 23,50 210,953 2 50 96 211 2742

51 703 FATMANUR NACAR 12D 19 19 14,25 7 12 4,00 3 4 2,00 3 3 2,25 32 38 22,50 208,188 9 51 99 216 2803

52 861 ELİF YÜSRA AYNE 11D 13 16 9,00 9 10 6,50 7 11 4,25 4 6 2,50 33 43 22,25 208,125 5 52 100 217 2805

53 1162 MERVE ZOUHORİ 12D 12 21 6,75 13 7 11,25 25 28 18,00 195,483 10 53 103 232 3054

54 1194 ATİLLA AHMED İLÇE 11A 13 17 8,75 7 4 6,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 23 26 16,50 190,683 3 54 107 241 3137

55 553 CEREN UYAN 12D 17 9 14,75 2 4 1,00 19 13 15,75 187,648 11 55 108 244 3185

56 421 BİLAL GÜÇLÜ 11A 13 14 9,50 4 11 1,25 5 15 1,25 4 9 1,75 26 49 13,75 182,360 4 56 111 253 3272

57 1061 MUHAMMED DURMUŞ 12B 16 19 11,25 5 10 2,50 21 29 13,75 182,063 5 57 112 254 3278

58 793 GONCAGÜLKILIÇARSLAN11D 11 9 8,75 4 12 1,00 5 11 2,25 3 6 1,50 23 38 13,50 181,693 6 58 113 258 3285

59 789 ASLI HACER SADE 12E 10 12 7,00 8 5 6,75 2 10 -0,50 20 27 13,25 181,105 9 59 114 259 3292

60 545 OKAN DİNÇER 12B 19 21 13,75 5 15 1,25 0 5 -1,25 0 1 -0,25 24 42 13,50 180,973 6 60 115 260 3296

61 679 BÜŞRA ASLAN 11D 19 19 14,25 4 16 0,00 3 17 -1,25 4 15 0,25 30 67 13,25 180,173 7 61 116 261 3303

62 841 ELİF BETUL ÇOLAK 11C 11 13 7,75 3 0 3,00 1 3 0,25 1 0 1,00 16 16 12,00 177,273 5 62 118 267 3351

63 1030 AYŞE BİLGER 11C 8 3 7,25 0 3 -0,75 7 8 5,00 2 14 -1,50 17 28 10,00 171,198 6 63 120 274 3403

64 894 MURAT DURGUN 12B 8 13 4,75 7 11 4,25 15 24 9,00 168,563 7 64 121 280 3445

65 786 EBRAR TOPAL 11C 9 19 4,25 2 4 1,00 2 5 0,75 2 5 0,75 15 33 6,75 161,863 7 65 122 283 3510

66 372 HALİL DÖNMEZ 11B 9 31 1,25 3 17 -1,25 10 30 2,50 6 14 2,50 28 92 5,00 157,038 2 66 123 286 3558

67 0 LUCAS TORREİRA   9 31 1,25 7 13 3,75 16 44 5,00 156,938 2 67 124 287 3560

68 476 İSMAİL ACISU 11B 9 31 1,25 9 11 6,25 8 32 0,00 2 18 -2,50 28 92 5,00 156,838 3 68 125 288 3562

69 638 BUĞRA ERAYDIN 12B 1 0 1,00 7 13 3,75 8 13 4,75 156,215 8 69 126 289 3566

70 0 CANSU 11D 10 30 2,50 2 13 -1,25 4 18 -0,50 7 13 3,75 23 74 4,50 155,415 8 70 127 290 3575

71 622 DAVUT EREN KARATAŞ 12B 9 11 6,25 0 11 -2,75 1 5 -0,25 2 3 1,25 12 30 4,50 154,828 9 71 128 292 3582

72 122 MAKADASA MUJADİDİ 11C 7 13 3,75 2 11 -0,75 6 11 3,25 1 13 -2,25 16 48 4,00 153,503 8 72 130 295 3592

73 10900 MECİD MOHAMMED 11B 14 26 7,50 5 15 1,25 5 34 -3,50 3 17 -1,25 27 92 4,00 153,055 4 73 131 296 3594

74 0 MER *M DURSUN 11D 14 26 7,50 3 16 -1,00 4 14 0,50 1 19 -3,75 22 75 3,25 150,690 9 74 132 297 3605

75 0 NİSANNUR 11D 9 31 1,25 3 17 -1,25 3 15 -0,75 6 12 3,00 21 75 2,25 148,753 10 75 133 298 3615

76 645 EMRE SARIGÜL 12B 5 26 -1,50 6 14 2,50 11 40 1,00 145,215 10 76 134 299 3625

77 1011 YAHYA ENES PATI 11B 6 34 -2,50 4 16 0,00 7 16 3,00 17 66 0,50 143,835 5 77 135 300 3627

78 975 CEYDA 11D 13 23 7,25 2 18 -2,50 2 21 -3,25 3 17 -1,25 20 79 0,25 141,763 11 78 137 302 3633

79 464 İBRAHİM BÖKEN 11B 10 30 2,50 3 17 -1,25 7 33 -1,25 4 16 0,00 24 96 0,00 141,675 6 79 138 303 3634

80 0 LİONEL MESSİİMAMİ   M 9 31 1,25 4 16 0,00 5 35 -3,75 3 17 -1,25 21 99 -3,75 130,463 1 80 139 305 3644

81 677 DEVRİMÖZKAN 11 9 31 1,25 4 16 0,00 4 36 -5,00 3 17 -1,25 20 100 -5,00 126,688 2 81 140 306 3645

82 482 YUSUF BERA ALPTEKİN 11B 8 32 0,00 6 14 2,50 6 34 -2,50 7 13 3,75 27 93 3,75

83 0 A   A*    *R *     M 11B 8 32 0,00 6 14 2,50 8 32 0,00 3 17 -1,25 25 95 1,25

84 1012 İNCİ SUDE 11D 6 28 -1,00 5 15 1,25 1 17 -3,25 4 6 2,50 16 66 -0,50

85 0 ***A 11B 6 34 -2,50 3 17 -1,25 8 32 0,00 6 14 2,50 23 97 -1,25

86 905 EMİRHAN ALABAY 11B 5 35 -3,75 4 15 0,25 5 35 -3,75 8 12 5,00 22 97 -2,25

87 702 ESRA POLAT 11D 6 25 -0,25 2 18 -2,50 0 15 -3,75 5 8 3,00 13 66 -3,50

88 0 HÜRREM SULTAN 11D 5 35 -3,75 2 18 -2,50 7 33 -1,25 6 14 2,50 20 100 -5,00

89 0 HELLO KİTTY   6 34 -2,50 2 18 -2,50 5 35 -3,75 3 17 -1,25 16 104 -10,00

90 479 İMRAN AZAD YILMAZ 11B 6 34 -2,50 2 18 -2,50 6 34 -2,50 2 18 -2,50 16 104 -10,00
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ADAL AKDENİZ TYT 90 149 320 3712

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,9 10,2 20,37 9,0 5,6 7,55 9,3 4,9 8,01 4,8 3,6 3,86 45,9 24,4 39,79 257,200

Okul Ortalaması 17,6 15,6 13,70 6,9 8,5 4,79 5,1 10,2 2,59 3,0 6,3 1,39 32,6 40,5 22,47 194,830

KATILIMLAR
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ADAL AKDENİZ TYT 90 149 320 3712

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9310,21 20,37 2,89 1,41 2,54 1,66 1,47 1,29 1,68 1,55 1,29 2,72 1,18 2,42 0,01 0,01 0,01 8,17 4,27 7,10 1,44 0,94 1,20 1,79 1,53 1,41 1,43 0,95 1,19 1,18 0,86 0,97 45,9024,38 39,79 257,200

Okul Ortalaması 17,6115,63 13,70 2,16 2,07 1,64 1,27 2,21 0,71 1,26 2,04 0,74 2,22 2,13 1,69 0,00 0,00 0,00 4,52 8,31 2,44 0,61 1,86 0,15 1,10 2,78 0,41 1,08 1,69 0,66 0,78 1,80 0,33 32,6140,52 22,47 194,830

KATILIMLAR

1 0 ŞEVVAL KİBAR 12C 29 4 28,00 3 1 2,75 2 2 1,50 3 0 3,00 18 1 17,75 7 1 6,75 4 1 3,75 5 1 4,75 1 1 0,75 72 12 69,00 347,110 505

2 0 ALİOSMAN 12A 29 8 27,00 1 0 1,00 4 1 3,75 3 1 2,75 14 4 13,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 53 17 48,75 285,765 1088

3 68 ENES PAŞA ÜTÜK 12B 31 7 29,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 8 5 6,75 1 1 0,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 54 22 48,50 284,718 1100

4 550 HÜSEYİN ARSLAN 12A 27 9 24,75 3 1 2,75 2 2 1,50 4 0 4,00 14 5 12,75 0 1 -0,25 3 4 2,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 54 27 47,25 281,548 1140

5 7 NEDEN 12 29 6 27,50 4 1 3,75 2 0 2,00 1 2 0,50 4 1 3,75 6 3 5,25 1 1 0,75 2 1 1,75 1 3 0,25 2 1 1,75 52 19 47,25 281,270 1147

6 1117 BUSE ARSLAN 12E 26 7 24,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 10 3 9,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 50 16 46,00 277,798 1206

7 5 HİLAL KÜÇÜK 12 24 12 21,00 2 1 1,75 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 13 8 11,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 50 28 43,00 269,150 1378

8 972 MELİSA ÇİVİCİ 12E 28 6 26,50 5 0 5,00 2 1 1,75 1 4 0,00 4 0 4,00 5 4 4,00 1 0 1,00 46 15 42,25 266,150 1458

9 801 MUHAMMET  ARSLAN 12A 26 8 24,00 1 3 0,25 3 2 2,50 15 9 12,75 1 1 0,75 3 3 2,25 0 2 -0,50 49 28 42,00 265,790 1466

10 0 SENANUR KIRIK 12D 30 9 27,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 0 2,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 46 16 42,00 265,343 1477

11 535 ŞEYMA DOĞRUYOL 12E 24 5 22,75 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 2 4,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 45 13 41,75 265,228 1481

12 657 ESMANUR KARACA 12E 24 10 21,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 10 2 9,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 46 19 41,25 263,860 1501

13 534 EMİNE TURAN 11C 24 10 21,50 4 0 4,00 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 9 6 7,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 46 21 40,75 262,250 1540

14 0 CRİSTİAN BARONİ 12A 2 1 1,75 3 2 2,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 19 4 18,00 5 2 4,50 4 3 3,25 3 3 2,25 4 2 3,50 45 24 39,00 259,913 1598

15 0 HEYO BRO 12 19 7 17,25 1 3 0,25 12 1 11,75 3 0 3,00 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 43 15 39,25 258,573 1621

16 7 CRİSTİANO RON LDO 12 26 11 23,25 4 0 4,00 1 1 0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 43 19 38,25 254,603 1704

17 88 ZEYNEP ZÜLAL YILDIZ 12E 27 8 25,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 3 6 1,50 0 3 -0,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 45 28 38,00 253,540 1729

18 0 SELİM PELİT 12A 23 10 20,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 10 2,50 3 6 1,50 4 3 3,25 1 3 0,25 2 2 1,50 48 41 37,75 253,540 1729

19 958 AHMET TAHA ÇALIŞKAN12A 21 3 20,25 2 1 1,75 15 7 13,25 0 2 -0,50 3 3 2,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 42 21 36,75 250,433 1802

20 1095 ERVA SUDE TORUN 11C 31 5 29,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 1 5 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 41 18 36,50 248,333 1857

21 563 ESLEM AVCI 12D 27 7 25,25 4 1 3,75 1 2 0,50 1 0 1,00 4 0 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 39 11 36,25 248,223 1862

22 588 GÜLNUR PARLAR 12E 24 7 22,25 5 0 5,00 1 2 0,50 4 1 3,75 3 0 3,00 3 6 1,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 42 24 36,00 247,868 1869

23 579 NİSA NUR YILMAZ 12D 27 9 24,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 41 20 36,00 247,553 1874

24 0 MUHTAR  B 12 19 13 15,75 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 2 0 2,00 3 4 2,00 2 2 1,50 6 0 6,00 41 23 35,25 246,788 1887

25 1207 AYŞE 12E 28 8 26,00 4 1 3,75 1 2 0,50 1 2 0,50 3 2 2,50 1 2 0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 40 18 35,50 245,900 1913

26 6 MUHAMMED EMİN 12B 23 12 20,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 6 4 5,00 40 19 35,25 245,855 1914

27 0 ZEYNEP 12 27 10 24,50 4 0 4,00 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 40 19 35,25 245,240 1923

28 792 NEHİR NİSA SADE 11D 27 13 23,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 3 0,25 2 0 2,00 1 5 -0,25 42 30 34,50 243,183 1962

29 849 NURDAGÜL ÇELİK 11D 23 17 18,75 4 1 3,75 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 3 1 2,75 1 1 0,75 3 4 2,00 1 1 0,75 2 3 1,25 43 37 33,75 241,648 2007
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ADAL AKDENİZ TYT 90 149 320 3712

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9310,21 20,37 2,89 1,41 2,54 1,66 1,47 1,29 1,68 1,55 1,29 2,72 1,18 2,42 0,01 0,01 0,01 8,17 4,27 7,10 1,44 0,94 1,20 1,79 1,53 1,41 1,43 0,95 1,19 1,18 0,86 0,97 45,9024,38 39,79 257,200

Okul Ortalaması 17,6115,63 13,70 2,16 2,07 1,64 1,27 2,21 0,71 1,26 2,04 0,74 2,22 2,13 1,69 0,00 0,00 0,00 4,52 8,31 2,44 0,61 1,86 0,15 1,10 2,78 0,41 1,08 1,69 0,66 0,78 1,80 0,33 32,6140,52 22,47 194,830

KATILIMLAR

30 367 YAREN BAYAR 11D 25 15 21,25 4 1 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 1 0,75 1 3 0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 41 30 33,50 240,518 2034

31 583 BEYZA NUR TURAN 12D 22 10 19,50 2 2 1,50 3 0 3,00 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 37 15 33,25 239,910 2052

32 0 AVCI 12 23 14 19,50 3 2 2,50 1 1 0,75 1 2 0,50 3 2 2,50 5 8 3,00 1 2 0,50 3 4 2,00 2 2 1,50 1 3 0,25 43 40 33,00 239,275 2061

33 411 BERAT KOCAKAYA 11B 29 11 26,25 4 1 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 39 26 32,50 236,708 2138

34 0 NUR SENA ÇELİK   22 12 19,00 3 2 2,50 2 0 2,00 1 2 0,50 2 1 1,75 7 2 6,50 0 2 -0,50 37 21 31,75 235,415 2169

35 751 EMİNE NUR FİDAN 12C 22 16 18,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 8 13 4,75 0 1 -0,25 4 3 3,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 42 43 31,25 234,255 2198

36 721 ASUDE ERVA YILDIRIM 12D 21 13 17,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 8 0,00 1 4 0,00 1 1 0,75 1 3 0,25 39 33 30,75 232,598 2239

37 477 HABİL TÜRKYILMAZ 11A 24 13 20,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 6 -0,50 1 3 0,25 2 2 1,50 39 33 30,75 232,218 2248

38 990 FATMA İNANÇ 11C 28 9 25,75 1 1 0,75 2 1 1,75 1 6 -0,50 1 2 0,50 1 5 -0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 38 29 30,75 231,618 2264

39 0 BETÜL YURTSEVEN 12E 23 6 21,50 3 2 2,50 1 1 0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 33 11 30,25 230,560 2292

40 410 ÖMER TURĞUT 11 25 11 22,25 4 1 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 35 21 29,75 228,953 2324

41 659 ÇİĞDEM HARMAN 12D 20 20 15,00 1 2 0,50 2 0 2,00 2 2 1,50 3 2 2,50 4 2 3,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 1 0 1,00 2 0 2,00 37 33 28,75 227,045 2371

42 734 HANZADE KONUK 11D 22 8 20,00 1 4 0,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 7 3 6,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 35 24 29,00 227,010 2374

43 0 KURTLAR VADİSİ 12B 15 10 12,50 3 2 2,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 8 7 6,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 34 23 28,25 225,680 2407

44 982 AYŞE NAZ KAPUKAYA 12D 24 5 22,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 2 1,50 3 8 1,00 2 5 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 34 22 28,50 225,173 2417

45 605 VİLDAN ÜNAL 12D 24 10 21,50 2 2 1,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 4 5 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 35 29 27,75 223,030 2467

46 0 ALİ ŞEKERCİ 12B 21 18 16,50 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 2 2 1,50 1 3 0,25 1 0 1,00 34 28 27,00 221,445 2502

47 1040 SUKEYNA KARSLI 11C 18 15 14,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 3 4,25 2 5 0,75 3 2 2,50 1 5 -0,25 35 34 26,50 220,298 2526

48 1224 SAFFET AYDIN 12 21 16 17,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 32 24 26,00 218,310 2577

49 138 ESAD       YURDAKUL 12A 17 10 14,50 3 2 2,50 2 3 1,25 1 2 0,50 5 25 -1,25 4 6 2,50 5 2 4,50 1 6 -0,50 2 4 1,00 40 60 25,00 215,815 2640

50 846 ÖMER SALİH DEMİR 11A 17 5 15,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 26 10 23,50 210,953 2742

51 703 FATMANUR NACAR 12D 19 19 14,25 1 4 0,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 3 4 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 2 1,50 32 38 22,50 208,188 2803

52 861 ELİF YÜSRA AYNE 11D 13 16 9,00 3 2 2,50 2 2 1,50 1 4 0,00 3 2 2,50 7 9 4,75 0 2 -0,50 2 5 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 33 43 22,25 208,125 2805

53 1162 MERVE ZOUHORİ 12D 12 21 6,75 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 25 28 18,00 195,483 3054

54 1194 ATİLLA AHMED İLÇE 11A 13 17 8,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 4 2,00 0 1 -0,25 23 26 16,50 190,683 3137

55 553 CEREN UYAN 12D 17 9 14,75 1 1 0,75 1 3 0,25 19 13 15,75 187,648 3185

56 421 BİLAL GÜÇLÜ 11A 13 14 9,50 2 1 1,75 1 2 0,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 5 15 1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 2 2 1,50 26 49 13,75 182,360 3272

57 1061 MUHAMMED DURMUŞ 12B 16 19 11,25 3 2 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 21 29 13,75 182,063 3278

58 793 GONCAGÜLKILIÇARSLAN11D 11 9 8,75 1 4 0,00 1 4 0,00 1 1 0,75 1 3 0,25 4 11 1,25 1 0 1,00 2 4 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 23 38 13,50 181,693 3285
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ADAL AKDENİZ TYT 90 149 320 3712

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9310,21 20,37 2,89 1,41 2,54 1,66 1,47 1,29 1,68 1,55 1,29 2,72 1,18 2,42 0,01 0,01 0,01 8,17 4,27 7,10 1,44 0,94 1,20 1,79 1,53 1,41 1,43 0,95 1,19 1,18 0,86 0,97 45,9024,38 39,79 257,200

Okul Ortalaması 17,6115,63 13,70 2,16 2,07 1,64 1,27 2,21 0,71 1,26 2,04 0,74 2,22 2,13 1,69 0,00 0,00 0,00 4,52 8,31 2,44 0,61 1,86 0,15 1,10 2,78 0,41 1,08 1,69 0,66 0,78 1,80 0,33 32,6140,52 22,47 194,830

KATILIMLAR

59 789 ASLI HACER SADE 12E 10 12 7,00 2 1 1,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 10 -0,50 20 27 13,25 181,105 3292

60 545 OKAN DİNÇER 12B 19 21 13,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 0 1 -0,25 24 42 13,50 180,973 3296

61 679 BÜŞRA ASLAN 11D 19 19 14,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 3 15 -0,75 0 2 -0,50 0 7 -1,75 2 4 1,00 2 4 1,00 30 67 13,25 180,173 3303

62 841 ELİF BETUL ÇOLAK 11C 11 13 7,75 1 0 1,00 2 0 2,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 16 16 12,00 177,273 3351

63 1030 AYŞE BİLGER 11C 8 3 7,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 6 5 4,75 1 3 0,25 0 7 -1,75 1 4 0,00 1 3 0,25 17 28 10,00 171,198 3403

64 894 MURAT DURGUN 12B 8 13 4,75 2 3 1,25 2 1 1,75 1 4 0,00 2 3 1,25 15 24 9,00 168,563 3445

65 786 EBRAR TOPAL 11C 9 19 4,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 2 5 0,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 15 33 6,75 161,863 3510

66 372 HALİL DÖNMEZ 11B 9 31 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 9 21 3,75 1 9 -1,25 2 5 0,75 2 5 0,75 2 4 1,00 28 92 5,00 157,038 3558

67 0 LUCAS TORREİRA   9 31 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 16 44 5,00 156,938 3560

68 476 İSMAİL ACISU 11B 9 31 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 7 23 1,25 1 9 -1,25 0 7 -1,75 1 6 -0,50 1 5 -0,25 28 92 5,00 156,838 3562

69 638 BUĞRA ERAYDIN 12B 1 0 1,00 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 8 13 4,75 156,215 3566

70 0 CANSU 11D 10 30 2,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 3 16 -1,00 1 2 0,50 2 5 0,75 4 3 3,25 1 5 -0,25 23 74 4,50 155,415 3575

71 622 DAVUT EREN KARATAŞ 12B 9 11 6,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 1 5 -0,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 12 30 4,50 154,828 3582

72 122 MAKADASA MUJADİDİ 11C 7 13 3,75 1 2 0,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 4 -1,00 5 11 2,25 1 0 1,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 4 -1,00 16 48 4,00 153,503 3592

73 10900 MECİD MOHAMMED 11B 14 26 7,50 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 28 -6,00 4 6 2,50 1 6 -0,50 1 6 -0,50 1 5 -0,25 27 92 4,00 153,055 3594

74 0 MER *M DURSUN 11D 14 26 7,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 4 14 0,50 1 6 -0,50 0 7 -1,75 0 6 -1,50 22 75 3,25 150,690 3605

75 0 NİSANNUR 11D 9 31 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 3 15 -0,75 1 5 -0,25 3 3 2,25 2 4 1,00 21 75 2,25 148,753 3615

76 645 EMRE SARIGÜL 12B 5 26 -1,50 6 14 2,50 11 40 1,00 145,215 3625

77 1011 YAHYA ENES PATI 11B 6 34 -2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 7 16 3,00 17 66 0,50 143,835 3627

78 975 CEYDA 11D 13 23 7,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 21 -3,25 0 7 -1,75 3 4 2,00 0 6 -1,50 20 79 0,25 141,763 3633

79 464 İBRAHİM BÖKEN 11B 10 30 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 7 23 1,25 0 10 -2,50 0 7 -1,75 3 4 2,00 1 5 -0,25 24 96 0,00 141,675 3634

80 0 LİONEL MESSİİMAMİ   M 9 31 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 4 26 -2,50 1 9 -1,25 2 5 0,75 1 6 -0,50 0 6 -1,50 21 99 -3,75 130,463 3644

81 677 DEVRİMÖZKAN 11 9 31 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 27 -3,75 1 9 -1,25 2 5 0,75 1 6 -0,50 0 6 -1,50 20 100 -5,00 126,688 3645

82 482 YUSUF BERA ALPTEKİN 11B 8 32 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 5 25 -1,25 1 9 -1,25 2 5 0,75 2 5 0,75 3 3 2,25 27 93 3,75

83 0 A   A*    *R *     M 11B 8 32 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 8 22 2,50 0 10 -2,50 0 7 -1,75 1 6 -0,50 2 4 1,00 25 95 1,25

84 1012 İNCİ SUDE 11D 6 28 -1,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 14 -2,50 0 3 -0,75 0 4 -1,00 3 1 2,75 1 1 0,75 16 66 -0,50

85 0 ***A 11B 6 34 -2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 4 26 -2,50 4 6 2,50 2 5 0,75 2 5 0,75 2 4 1,00 23 97 -1,25

86 905 EMİRHAN ALABAY 11B 5 35 -3,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 3 0,25 2 28 -5,00 3 7 1,25 3 4 2,00 4 3 3,25 1 5 -0,25 22 97 -2,25

87 702 ESRA POLAT 11D 6 25 -0,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 12 -3,00 0 3 -0,75 2 5 0,75 2 2 1,50 1 1 0,75 13 66 -3,50
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ADAL AKDENİZ TYT 90 149 320 3712

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9310,21 20,37 2,89 1,41 2,54 1,66 1,47 1,29 1,68 1,55 1,29 2,72 1,18 2,42 0,01 0,01 0,01 8,17 4,27 7,10 1,44 0,94 1,20 1,79 1,53 1,41 1,43 0,95 1,19 1,18 0,86 0,97 45,9024,38 39,79 257,200

Okul Ortalaması 17,6115,63 13,70 2,16 2,07 1,64 1,27 2,21 0,71 1,26 2,04 0,74 2,22 2,13 1,69 0,00 0,00 0,00 4,52 8,31 2,44 0,61 1,86 0,15 1,10 2,78 0,41 1,08 1,69 0,66 0,78 1,80 0,33 32,6140,52 22,47 194,830

KATILIMLAR

88 0 HÜRREM SULTAN 11D 5 35 -3,75 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 4 26 -2,50 3 7 1,25 2 5 0,75 2 5 0,75 2 4 1,00 20 100 -5,00

89 0 HELLO KİTTY   6 34 -2,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 27 -3,75 2 8 0,00 0 7 -1,75 3 4 2,00 0 6 -1,50 16 104 -10,00

90 479 İMRAN AZAD YILMAZ 11B 6 34 -2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 4 26 -2,50 2 8 0,00 1 6 -0,50 1 6 -0,50 0 6 -1,50 16 104 -10,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
    M 11 11A 11B 11C 11D 12 12A 12B 12C 12D 12E

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
    M 11 11A 11B 11C 11D 12



   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ADAL AKDENİZ TYT 90 149 320 3712

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9310,21 20,37 2,89 1,41 2,54 1,66 1,47 1,29 1,68 1,55 1,29 2,72 1,18 2,42 0,01 0,01 0,01 8,17 4,27 7,10 1,44 0,94 1,20 1,79 1,53 1,41 1,43 0,95 1,19 1,18 0,86 0,97 45,9024,38 39,79 257,200

Okul Ortalaması 17,6115,63 13,70 2,16 2,07 1,64 1,27 2,21 0,71 1,26 2,04 0,74 2,22 2,13 1,69 0,00 0,00 0,00 4,52 8,31 2,44 0,61 1,86 0,15 1,10 2,78 0,41 1,08 1,69 0,66 0,78 1,80 0,33 32,6140,52 22,47 194,830

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 NUR SENA ÇELİK   22 12 19,00 3 2 2,50 2 0 2,00 1 2 0,50 2 1 1,75 7 2 6,50 0 2 -0,50 37 21 31,75 235,415 2169

2 0 LUCAS TORREİRA   9 31 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 16 44 5,00 156,938 3560

3 0 HELLO KİTTY   6 34 -2,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 27 -3,75 2 8 0,00 0 7 -1,75 3 4 2,00 0 6 -1,50 16 104 -10,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



  M SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ADAL AKDENİZ TYT 90 149 320 3712

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9310,21 20,37 2,89 1,41 2,54 1,66 1,47 1,29 1,68 1,55 1,29 2,72 1,18 2,42 0,01 0,01 0,01 8,17 4,27 7,10 1,44 0,94 1,20 1,79 1,53 1,41 1,43 0,95 1,19 1,18 0,86 0,97 45,9024,38 39,79 257,200

Okul Ortalaması 17,6115,63 13,70 2,16 2,07 1,64 1,27 2,21 0,71 1,26 2,04 0,74 2,22 2,13 1,69 0,00 0,00 0,00 4,52 8,31 2,44 0,61 1,86 0,15 1,10 2,78 0,41 1,08 1,69 0,66 0,78 1,80 0,33 32,6140,52 22,47 194,830

SINIF:   M

KATILIMLAR

1 0 LİONEL MESSİİMAMİ   M 9 31 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 4 26 -2,50 1 9 -1,25 2 5 0,75 1 6 -0,50 0 6 -1,50 21 99 -3,75 130,463 3644

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ADAL AKDENİZ TYT 90 149 320 3712

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9310,21 20,37 2,89 1,41 2,54 1,66 1,47 1,29 1,68 1,55 1,29 2,72 1,18 2,42 0,01 0,01 0,01 8,17 4,27 7,10 1,44 0,94 1,20 1,79 1,53 1,41 1,43 0,95 1,19 1,18 0,86 0,97 45,9024,38 39,79 257,200

Okul Ortalaması 17,6115,63 13,70 2,16 2,07 1,64 1,27 2,21 0,71 1,26 2,04 0,74 2,22 2,13 1,69 0,00 0,00 0,00 4,52 8,31 2,44 0,61 1,86 0,15 1,10 2,78 0,41 1,08 1,69 0,66 0,78 1,80 0,33 32,6140,52 22,47 194,830

SINIF: 11

KATILIMLAR

1 410 ÖMER TURĞUT 11 25 11 22,25 4 1 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 35 21 29,75 228,953 2324

2 677 DEVRİMÖZKAN 11 9 31 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 27 -3,75 1 9 -1,25 2 5 0,75 1 6 -0,50 0 6 -1,50 20 100 -5,00 126,688 3645

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ADAL AKDENİZ TYT 90 149 320 3712

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9310,21 20,37 2,89 1,41 2,54 1,66 1,47 1,29 1,68 1,55 1,29 2,72 1,18 2,42 0,01 0,01 0,01 8,17 4,27 7,10 1,44 0,94 1,20 1,79 1,53 1,41 1,43 0,95 1,19 1,18 0,86 0,97 45,9024,38 39,79 257,200

Okul Ortalaması 17,6115,63 13,70 2,16 2,07 1,64 1,27 2,21 0,71 1,26 2,04 0,74 2,22 2,13 1,69 0,00 0,00 0,00 4,52 8,31 2,44 0,61 1,86 0,15 1,10 2,78 0,41 1,08 1,69 0,66 0,78 1,80 0,33 32,6140,52 22,47 194,830

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 477 HABİL TÜRKYILMAZ 11A 24 13 20,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 6 -0,50 1 3 0,25 2 2 1,50 39 33 30,75 232,218 2248

2 846 ÖMER SALİH DEMİR 11A 17 5 15,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 26 10 23,50 210,953 2742

3 1194 ATİLLA AHMED İLÇE 11A 13 17 8,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 4 2,00 0 1 -0,25 23 26 16,50 190,683 3137

4 421 BİLAL GÜÇLÜ 11A 13 14 9,50 2 1 1,75 1 2 0,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 5 15 1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 2 2 1,50 26 49 13,75 182,360 3272

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ADAL AKDENİZ TYT 90 149 320 3712

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9310,21 20,37 2,89 1,41 2,54 1,66 1,47 1,29 1,68 1,55 1,29 2,72 1,18 2,42 0,01 0,01 0,01 8,17 4,27 7,10 1,44 0,94 1,20 1,79 1,53 1,41 1,43 0,95 1,19 1,18 0,86 0,97 45,9024,38 39,79 257,200

Okul Ortalaması 17,6115,63 13,70 2,16 2,07 1,64 1,27 2,21 0,71 1,26 2,04 0,74 2,22 2,13 1,69 0,00 0,00 0,00 4,52 8,31 2,44 0,61 1,86 0,15 1,10 2,78 0,41 1,08 1,69 0,66 0,78 1,80 0,33 32,6140,52 22,47 194,830

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 411 BERAT KOCAKAYA 11B 29 11 26,25 4 1 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 39 26 32,50 236,708 2138

2 372 HALİL DÖNMEZ 11B 9 31 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 9 21 3,75 1 9 -1,25 2 5 0,75 2 5 0,75 2 4 1,00 28 92 5,00 157,038 3558

3 476 İSMAİL ACISU 11B 9 31 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 7 23 1,25 1 9 -1,25 0 7 -1,75 1 6 -0,50 1 5 -0,25 28 92 5,00 156,838 3562

4 10900 MECİD MOHAMMED 11B 14 26 7,50 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 28 -6,00 4 6 2,50 1 6 -0,50 1 6 -0,50 1 5 -0,25 27 92 4,00 153,055 3594

5 1011 YAHYA ENES PATI 11B 6 34 -2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 7 16 3,00 17 66 0,50 143,835 3627

6 464 İBRAHİM BÖKEN 11B 10 30 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 7 23 1,25 0 10 -2,50 0 7 -1,75 3 4 2,00 1 5 -0,25 24 96 0,00 141,675 3634

7 482 YUSUF BERA ALPTEKİN 11B 8 32 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 5 25 -1,25 1 9 -1,25 2 5 0,75 2 5 0,75 3 3 2,25 27 93 3,75

8 0 A   A*    *R *     M 11B 8 32 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 8 22 2,50 0 10 -2,50 0 7 -1,75 1 6 -0,50 2 4 1,00 25 95 1,25

9 0 ***A 11B 6 34 -2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 4 26 -2,50 4 6 2,50 2 5 0,75 2 5 0,75 2 4 1,00 23 97 -1,25

10 905 EMİRHAN ALABAY 11B 5 35 -3,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 3 0,25 2 28 -5,00 3 7 1,25 3 4 2,00 4 3 3,25 1 5 -0,25 22 97 -2,25

11 479 İMRAN AZAD YILMAZ 11B 6 34 -2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 4 26 -2,50 2 8 0,00 1 6 -0,50 1 6 -0,50 0 6 -1,50 16 104 -10,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ADAL AKDENİZ TYT 90 149 320 3712

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9310,21 20,37 2,89 1,41 2,54 1,66 1,47 1,29 1,68 1,55 1,29 2,72 1,18 2,42 0,01 0,01 0,01 8,17 4,27 7,10 1,44 0,94 1,20 1,79 1,53 1,41 1,43 0,95 1,19 1,18 0,86 0,97 45,9024,38 39,79 257,200

Okul Ortalaması 17,6115,63 13,70 2,16 2,07 1,64 1,27 2,21 0,71 1,26 2,04 0,74 2,22 2,13 1,69 0,00 0,00 0,00 4,52 8,31 2,44 0,61 1,86 0,15 1,10 2,78 0,41 1,08 1,69 0,66 0,78 1,80 0,33 32,6140,52 22,47 194,830

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 534 EMİNE TURAN 11C 24 10 21,50 4 0 4,00 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 9 6 7,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 46 21 40,75 262,250 1540

2 1095 ERVA SUDE TORUN 11C 31 5 29,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 1 5 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 41 18 36,50 248,333 1857

3 990 FATMA İNANÇ 11C 28 9 25,75 1 1 0,75 2 1 1,75 1 6 -0,50 1 2 0,50 1 5 -0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 38 29 30,75 231,618 2264

4 1040 SUKEYNA KARSLI 11C 18 15 14,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 3 4,25 2 5 0,75 3 2 2,50 1 5 -0,25 35 34 26,50 220,298 2526

5 841 ELİF BETUL ÇOLAK 11C 11 13 7,75 1 0 1,00 2 0 2,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 16 16 12,00 177,273 3351

6 1030 AYŞE BİLGER 11C 8 3 7,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 6 5 4,75 1 3 0,25 0 7 -1,75 1 4 0,00 1 3 0,25 17 28 10,00 171,198 3403

7 786 EBRAR TOPAL 11C 9 19 4,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 2 5 0,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 15 33 6,75 161,863 3510

8 122 MAKADASA MUJADİDİ 11C 7 13 3,75 1 2 0,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 4 -1,00 5 11 2,25 1 0 1,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 4 -1,00 16 48 4,00 153,503 3592

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ADAL AKDENİZ TYT 90 149 320 3712

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9310,21 20,37 2,89 1,41 2,54 1,66 1,47 1,29 1,68 1,55 1,29 2,72 1,18 2,42 0,01 0,01 0,01 8,17 4,27 7,10 1,44 0,94 1,20 1,79 1,53 1,41 1,43 0,95 1,19 1,18 0,86 0,97 45,9024,38 39,79 257,200

Okul Ortalaması 17,6115,63 13,70 2,16 2,07 1,64 1,27 2,21 0,71 1,26 2,04 0,74 2,22 2,13 1,69 0,00 0,00 0,00 4,52 8,31 2,44 0,61 1,86 0,15 1,10 2,78 0,41 1,08 1,69 0,66 0,78 1,80 0,33 32,6140,52 22,47 194,830

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 792 NEHİR NİSA SADE 11D 27 13 23,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 3 0,25 2 0 2,00 1 5 -0,25 42 30 34,50 243,183 1962

2 849 NURDAGÜL ÇELİK 11D 23 17 18,75 4 1 3,75 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 3 1 2,75 1 1 0,75 3 4 2,00 1 1 0,75 2 3 1,25 43 37 33,75 241,648 2007

3 367 YAREN BAYAR 11D 25 15 21,25 4 1 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 1 0,75 1 3 0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 41 30 33,50 240,518 2034

4 734 HANZADE KONUK 11D 22 8 20,00 1 4 0,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 7 3 6,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 35 24 29,00 227,010 2374

5 861 ELİF YÜSRA AYNE 11D 13 16 9,00 3 2 2,50 2 2 1,50 1 4 0,00 3 2 2,50 7 9 4,75 0 2 -0,50 2 5 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 33 43 22,25 208,125 2805

6 793 GONCAGÜLKILIÇARSLAN11D 11 9 8,75 1 4 0,00 1 4 0,00 1 1 0,75 1 3 0,25 4 11 1,25 1 0 1,00 2 4 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 23 38 13,50 181,693 3285

7 679 BÜŞRA ASLAN 11D 19 19 14,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 3 15 -0,75 0 2 -0,50 0 7 -1,75 2 4 1,00 2 4 1,00 30 67 13,25 180,173 3303

8 0 CANSU 11D 10 30 2,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 3 16 -1,00 1 2 0,50 2 5 0,75 4 3 3,25 1 5 -0,25 23 74 4,50 155,415 3575

9 0 MER *M DURSUN 11D 14 26 7,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 4 14 0,50 1 6 -0,50 0 7 -1,75 0 6 -1,50 22 75 3,25 150,690 3605

10 0 NİSANNUR 11D 9 31 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 3 15 -0,75 1 5 -0,25 3 3 2,25 2 4 1,00 21 75 2,25 148,753 3615

11 975 CEYDA 11D 13 23 7,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 21 -3,25 0 7 -1,75 3 4 2,00 0 6 -1,50 20 79 0,25 141,763 3633

12 1012 İNCİ SUDE 11D 6 28 -1,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 14 -2,50 0 3 -0,75 0 4 -1,00 3 1 2,75 1 1 0,75 16 66 -0,50

13 702 ESRA POLAT 11D 6 25 -0,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 12 -3,00 0 3 -0,75 2 5 0,75 2 2 1,50 1 1 0,75 13 66 -3,50

14 0 HÜRREM SULTAN 11D 5 35 -3,75 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 4 26 -2,50 3 7 1,25 2 5 0,75 2 5 0,75 2 4 1,00 20 100 -5,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ADAL AKDENİZ TYT 90 149 320 3712

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9310,21 20,37 2,89 1,41 2,54 1,66 1,47 1,29 1,68 1,55 1,29 2,72 1,18 2,42 0,01 0,01 0,01 8,17 4,27 7,10 1,44 0,94 1,20 1,79 1,53 1,41 1,43 0,95 1,19 1,18 0,86 0,97 45,9024,38 39,79 257,200

Okul Ortalaması 17,6115,63 13,70 2,16 2,07 1,64 1,27 2,21 0,71 1,26 2,04 0,74 2,22 2,13 1,69 0,00 0,00 0,00 4,52 8,31 2,44 0,61 1,86 0,15 1,10 2,78 0,41 1,08 1,69 0,66 0,78 1,80 0,33 32,6140,52 22,47 194,830

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 7 NEDEN 12 29 6 27,50 4 1 3,75 2 0 2,00 1 2 0,50 4 1 3,75 6 3 5,25 1 1 0,75 2 1 1,75 1 3 0,25 2 1 1,75 52 19 47,25 281,270 1147

2 5 HİLAL KÜÇÜK 12 24 12 21,00 2 1 1,75 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 13 8 11,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 50 28 43,00 269,150 1378

3 0 HEYO BRO 12 19 7 17,25 1 3 0,25 12 1 11,75 3 0 3,00 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 43 15 39,25 258,573 1621

4 7 CRİSTİANO RON LDO 12 26 11 23,25 4 0 4,00 1 1 0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 43 19 38,25 254,603 1704

5 0 MUHTAR  B 12 19 13 15,75 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 2 0 2,00 3 4 2,00 2 2 1,50 6 0 6,00 41 23 35,25 246,788 1887

6 0 ZEYNEP 12 27 10 24,50 4 0 4,00 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 40 19 35,25 245,240 1923

7 0 AVCI 12 23 14 19,50 3 2 2,50 1 1 0,75 1 2 0,50 3 2 2,50 5 8 3,00 1 2 0,50 3 4 2,00 2 2 1,50 1 3 0,25 43 40 33,00 239,275 2061

8 1224 SAFFET AYDIN 12 21 16 17,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 32 24 26,00 218,310 2577
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ADAL AKDENİZ TYT 90 149 320 3712

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9310,21 20,37 2,89 1,41 2,54 1,66 1,47 1,29 1,68 1,55 1,29 2,72 1,18 2,42 0,01 0,01 0,01 8,17 4,27 7,10 1,44 0,94 1,20 1,79 1,53 1,41 1,43 0,95 1,19 1,18 0,86 0,97 45,9024,38 39,79 257,200

Okul Ortalaması 17,6115,63 13,70 2,16 2,07 1,64 1,27 2,21 0,71 1,26 2,04 0,74 2,22 2,13 1,69 0,00 0,00 0,00 4,52 8,31 2,44 0,61 1,86 0,15 1,10 2,78 0,41 1,08 1,69 0,66 0,78 1,80 0,33 32,6140,52 22,47 194,830

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 0 ALİOSMAN 12A 29 8 27,00 1 0 1,00 4 1 3,75 3 1 2,75 14 4 13,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 53 17 48,75 285,765 1088

2 550 HÜSEYİN ARSLAN 12A 27 9 24,75 3 1 2,75 2 2 1,50 4 0 4,00 14 5 12,75 0 1 -0,25 3 4 2,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 54 27 47,25 281,548 1140

3 801 MUHAMMET  ARSLAN 12A 26 8 24,00 1 3 0,25 3 2 2,50 15 9 12,75 1 1 0,75 3 3 2,25 0 2 -0,50 49 28 42,00 265,790 1466

4 0 CRİSTİAN BARONİ 12A 2 1 1,75 3 2 2,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 19 4 18,00 5 2 4,50 4 3 3,25 3 3 2,25 4 2 3,50 45 24 39,00 259,913 1598

5 0 SELİM PELİT 12A 23 10 20,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 10 2,50 3 6 1,50 4 3 3,25 1 3 0,25 2 2 1,50 48 41 37,75 253,540 1729

6 958 AHMET TAHA ÇALIŞKAN12A 21 3 20,25 2 1 1,75 15 7 13,25 0 2 -0,50 3 3 2,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 42 21 36,75 250,433 1802

7 138 ESAD       YURDAKUL 12A 17 10 14,50 3 2 2,50 2 3 1,25 1 2 0,50 5 25 -1,25 4 6 2,50 5 2 4,50 1 6 -0,50 2 4 1,00 40 60 25,00 215,815 2640
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ADAL AKDENİZ TYT 90 149 320 3712

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9310,21 20,37 2,89 1,41 2,54 1,66 1,47 1,29 1,68 1,55 1,29 2,72 1,18 2,42 0,01 0,01 0,01 8,17 4,27 7,10 1,44 0,94 1,20 1,79 1,53 1,41 1,43 0,95 1,19 1,18 0,86 0,97 45,9024,38 39,79 257,200

Okul Ortalaması 17,6115,63 13,70 2,16 2,07 1,64 1,27 2,21 0,71 1,26 2,04 0,74 2,22 2,13 1,69 0,00 0,00 0,00 4,52 8,31 2,44 0,61 1,86 0,15 1,10 2,78 0,41 1,08 1,69 0,66 0,78 1,80 0,33 32,6140,52 22,47 194,830

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 68 ENES PAŞA ÜTÜK 12B 31 7 29,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 8 5 6,75 1 1 0,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 54 22 48,50 284,718 1100

2 6 MUHAMMED EMİN 12B 23 12 20,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 6 4 5,00 40 19 35,25 245,855 1914

3 0 KURTLAR VADİSİ 12B 15 10 12,50 3 2 2,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 8 7 6,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 34 23 28,25 225,680 2407

4 0 ALİ ŞEKERCİ 12B 21 18 16,50 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 2 2 1,50 1 3 0,25 1 0 1,00 34 28 27,00 221,445 2502

5 1061 MUHAMMED DURMUŞ 12B 16 19 11,25 3 2 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 21 29 13,75 182,063 3278

6 545 OKAN DİNÇER 12B 19 21 13,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 0 1 -0,25 24 42 13,50 180,973 3296

7 894 MURAT DURGUN 12B 8 13 4,75 2 3 1,25 2 1 1,75 1 4 0,00 2 3 1,25 15 24 9,00 168,563 3445

8 638 BUĞRA ERAYDIN 12B 1 0 1,00 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 8 13 4,75 156,215 3566

9 622 DAVUT EREN KARATAŞ 12B 9 11 6,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 1 5 -0,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 12 30 4,50 154,828 3582

10 645 EMRE SARIGÜL 12B 5 26 -1,50 6 14 2,50 11 40 1,00 145,215 3625
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12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ADAL AKDENİZ TYT 90 149 320 3712

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9310,21 20,37 2,89 1,41 2,54 1,66 1,47 1,29 1,68 1,55 1,29 2,72 1,18 2,42 0,01 0,01 0,01 8,17 4,27 7,10 1,44 0,94 1,20 1,79 1,53 1,41 1,43 0,95 1,19 1,18 0,86 0,97 45,9024,38 39,79 257,200

Okul Ortalaması 17,6115,63 13,70 2,16 2,07 1,64 1,27 2,21 0,71 1,26 2,04 0,74 2,22 2,13 1,69 0,00 0,00 0,00 4,52 8,31 2,44 0,61 1,86 0,15 1,10 2,78 0,41 1,08 1,69 0,66 0,78 1,80 0,33 32,6140,52 22,47 194,830

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 0 ŞEVVAL KİBAR 12C 29 4 28,00 3 1 2,75 2 2 1,50 3 0 3,00 18 1 17,75 7 1 6,75 4 1 3,75 5 1 4,75 1 1 0,75 72 12 69,00 347,110 505

2 751 EMİNE NUR FİDAN 12C 22 16 18,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 8 13 4,75 0 1 -0,25 4 3 3,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 42 43 31,25 234,255 2198
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12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ADAL AKDENİZ TYT 90 149 320 3712

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9310,21 20,37 2,89 1,41 2,54 1,66 1,47 1,29 1,68 1,55 1,29 2,72 1,18 2,42 0,01 0,01 0,01 8,17 4,27 7,10 1,44 0,94 1,20 1,79 1,53 1,41 1,43 0,95 1,19 1,18 0,86 0,97 45,9024,38 39,79 257,200

Okul Ortalaması 17,6115,63 13,70 2,16 2,07 1,64 1,27 2,21 0,71 1,26 2,04 0,74 2,22 2,13 1,69 0,00 0,00 0,00 4,52 8,31 2,44 0,61 1,86 0,15 1,10 2,78 0,41 1,08 1,69 0,66 0,78 1,80 0,33 32,6140,52 22,47 194,830

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 0 SENANUR KIRIK 12D 30 9 27,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 0 2,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 46 16 42,00 265,343 1477

2 563 ESLEM AVCI 12D 27 7 25,25 4 1 3,75 1 2 0,50 1 0 1,00 4 0 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 39 11 36,25 248,223 1862

3 579 NİSA NUR YILMAZ 12D 27 9 24,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 41 20 36,00 247,553 1874

4 583 BEYZA NUR TURAN 12D 22 10 19,50 2 2 1,50 3 0 3,00 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 37 15 33,25 239,910 2052

5 721 ASUDE ERVA YILDIRIM 12D 21 13 17,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 8 0,00 1 4 0,00 1 1 0,75 1 3 0,25 39 33 30,75 232,598 2239

6 659 ÇİĞDEM HARMAN 12D 20 20 15,00 1 2 0,50 2 0 2,00 2 2 1,50 3 2 2,50 4 2 3,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 1 0 1,00 2 0 2,00 37 33 28,75 227,045 2371

7 982 AYŞE NAZ KAPUKAYA 12D 24 5 22,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 2 1,50 3 8 1,00 2 5 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 34 22 28,50 225,173 2417

8 605 VİLDAN ÜNAL 12D 24 10 21,50 2 2 1,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 4 5 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 35 29 27,75 223,030 2467

9 703 FATMANUR NACAR 12D 19 19 14,25 1 4 0,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 3 4 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 2 1,50 32 38 22,50 208,188 2803

10 1162 MERVE ZOUHORİ 12D 12 21 6,75 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 25 28 18,00 195,483 3054

11 553 CEREN UYAN 12D 17 9 14,75 1 1 0,75 1 3 0,25 19 13 15,75 187,648 3185
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12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ADAL AKDENİZ TYT 90 149 320 3712

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9310,21 20,37 2,89 1,41 2,54 1,66 1,47 1,29 1,68 1,55 1,29 2,72 1,18 2,42 0,01 0,01 0,01 8,17 4,27 7,10 1,44 0,94 1,20 1,79 1,53 1,41 1,43 0,95 1,19 1,18 0,86 0,97 45,9024,38 39,79 257,200

Okul Ortalaması 17,6115,63 13,70 2,16 2,07 1,64 1,27 2,21 0,71 1,26 2,04 0,74 2,22 2,13 1,69 0,00 0,00 0,00 4,52 8,31 2,44 0,61 1,86 0,15 1,10 2,78 0,41 1,08 1,69 0,66 0,78 1,80 0,33 32,6140,52 22,47 194,830

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 1117 BUSE ARSLAN 12E 26 7 24,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 10 3 9,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 50 16 46,00 277,798 1206

2 972 MELİSA ÇİVİCİ 12E 28 6 26,50 5 0 5,00 2 1 1,75 1 4 0,00 4 0 4,00 5 4 4,00 1 0 1,00 46 15 42,25 266,150 1458

3 535 ŞEYMA DOĞRUYOL 12E 24 5 22,75 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 2 4,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 45 13 41,75 265,228 1481

4 657 ESMANUR KARACA 12E 24 10 21,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 10 2 9,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 46 19 41,25 263,860 1501

5 88 ZEYNEP ZÜLAL YILDIZ 12E 27 8 25,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 3 6 1,50 0 3 -0,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 45 28 38,00 253,540 1729

6 588 GÜLNUR PARLAR 12E 24 7 22,25 5 0 5,00 1 2 0,50 4 1 3,75 3 0 3,00 3 6 1,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 42 24 36,00 247,868 1869

7 1207 AYŞE 12E 28 8 26,00 4 1 3,75 1 2 0,50 1 2 0,50 3 2 2,50 1 2 0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 40 18 35,50 245,900 1913

8 0 BETÜL YURTSEVEN 12E 23 6 21,50 3 2 2,50 1 1 0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 33 11 30,25 230,560 2292

9 789 ASLI HACER SADE 12E 10 12 7,00 2 1 1,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 10 -0,50 20 27 13,25 181,105 3292

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELLO KİTTY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 3 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 34 -2,50 -6 5,92 13,70 20,37

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,25 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,25 0,71 1,29

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,58 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,58 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 18 -2,50 -13 2,67 4,79 7,55

Matematik-1 30 3 27 -3,75 -13 0,92 2,44 7,10

Geometri 10 2 8 0,00 0 -0,17 0,15 1,20

TYT Matematik 40 5 35 -3,75 -9 0,75 2,59 8,01

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -0,58 0,41 1,41

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,67 0,66 1,19

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 -0,50 0,33 0,97

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 -0,42 1,39 3,86

Toplam: 120 16 104 -10,00 -8 8,92 22,47 39,80

TYT Türkçe aBCdedcbabcDedcbABcdedcbabcdebDcaecdbdea

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal edcbabcdedCbabcdEdcb     

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB

TYT Matematik aedbcEabdcAebdcaebdcaebdceabdCaebDcaeDbc

Cevap Anahtarı A DABEDECCBDAACCDCBEADECAEBADCECBCADDBADCE

TYT Fen cbdaedbeADaceBebdaec

Cevap Anahtarı A ADABCEECADEDBBCAEBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 1 0
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 1 5 17
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 0 8 0
Tiyatro Türleri 8 1 7 13
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlede Kavramlar 2 0 2 0
FİİLLER 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 0 3 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 4 0 4 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
LUCAS TORREİRA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,938 257,200 2 67 124 287 3560

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 3 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 31 1,25 3 5,92 13,70 20,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,25 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,25 0,71 1,29

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,58 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,58 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 2,67 4,79 7,55

Toplam: 120 16 44 5,00 4 8,92 22,47 39,80

TYT Türkçe dceBBaecdDdaEdAEcdbaceabDaCebcadaebdcbaE

Cevap Anahtarı B CACBBCDEADCBEAAEDBCBADECDBCCAEBEDAECACDE

TYT Sosyal CDaAaeCadaEceAbAbcde     

Cevap Anahtarı B CDEABACBEDEDBACADBECBCDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 0 1 0
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 1 0
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 0 6 0
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 3 5 38
Tiyatro Türleri 8 0 8 0
KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
FİİLLER 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 0 3 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR SENA ÇELİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,415 257,200 1 34 74 156 2169

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 3 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 5,92 13,70 20,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,25 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,25 0,71 1,29

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,58 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 0,58 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 2,67 4,79 7,55

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 0,92 2,44 7,10

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 -0,17 0,15 1,20

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 0,75 2,59 8,01

Toplam: 120 37 21 31,75 26 8,92 22,47 39,80

TYT Türkçe CAeB acd   B AAEDaCBbDbdDBae EBbDbECACDE

Cevap Anahtarı B CACBBCDEADCBEAAEDBCBADECDBCCAEBEDAECACDE

TYT Sosyal aDbABA  E a Bb A e C     

Cevap Anahtarı B CDEABACBEDEDBACADBECBCDAE

TYT Matematik BE A CD   B    a  Bd          dc        

Cevap Anahtarı B BEDACCDEAABDDCCCADBEAEECDCBACECBDBADCEAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 4 2 67
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 5 2 63
Tiyatro Türleri 8 5 3 63
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
FİİLLER 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 1 1 33
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 4 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
LİONEL MESSİİMAMİ 0   M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
130,463 257,200 1 80 139 305 3644

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 1 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 31 1,25 3 1,25 13,70 20,37

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,25 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,00 0,71 1,29

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,00 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 -1,25 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 0,00 4,79 7,55

Matematik-1 30 4 26 -2,50 -8 -2,50 2,44 7,10

Geometri 10 1 9 -1,25 -13 -1,25 0,15 1,20

TYT Matematik 40 5 35 -3,75 -9 -3,75 2,59 8,01

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,75 0,41 1,41

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 -0,50 0,66 1,19

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 -1,50 0,33 0,97

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 -1,25 1,39 3,86

Toplam: 120 21 99 -3,75 -3 -3,75 22,47 39,80

TYT Türkçe eddcBaeccedBdedaaBaBdeECbcdadEcbacdCebaE

Cevap Anahtarı B CACBBCDEADCBEAAEDBCBADECDBCCAEBEDAECACDE

TYT Sosyal CadeBeeBdcdbaeCdbace     

Cevap Anahtarı B CDEABACBEDEDBACADBECBCDAE

TYT Matematik ebecbaacbbeeaaeacDdbccdCDecdCbdeeBeabdca

Cevap Anahtarı B BEDACCDEAABDDCCCADBEAEECDCBACECBDBADCEAD

TYT Fen eBeDacdaedaceBcdbeaa

Cevap Anahtarı B ABADEECDDECABBABDDCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
ŞİİR 1 0 1 0
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 1 0
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 2 4 33
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 3 5 38
Tiyatro Türleri 8 2 6 25
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
FİİLLER 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 0 3 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 4 1 3 25
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 3 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEVRİMÖZKAN 677 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
126,688 257,200 2 81 140 306 3645

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 2 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 31 1,25 3 11,75 13,70 20,37

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,50 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,00 0,71 1,29

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,62 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,62 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 3,75 4,79 7,55

Matematik-1 30 3 27 -3,75 -13 -1,88 2,44 7,10

Geometri 10 1 9 -1,25 -13 -0,62 0,15 1,20

TYT Matematik 40 4 36 -5,00 -13 -2,50 2,59 8,01

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,38 0,41 1,41

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 -0,25 0,66 1,19

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 -0,75 0,33 0,97

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 -0,62 1,39 3,86

Toplam: 120 20 100 -5,00 -4 12,38 22,47 39,80

TYT Türkçe eddcccBaBdcedaaedBdBaCbeEadcdbaEccdCaEeb

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal eBbaCcdBeeCeabdecabd     

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB

TYT Matematik ecebacbaeebbeaaadbcDdCcccdDebeedeaeBcabd

Cevap Anahtarı A DABEDECCBDAACCDCBEADECAEBADCECBCADDBADCE

TYT Fen eDeBdacacadeBeabadeb

Cevap Anahtarı A ADABCEECADEDBBCAEBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
ŞİİR 1 0 1 0
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 1 0
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 2 4 33
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 3 5 38
Tiyatro Türleri 8 2 6 25
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
FİİLLER 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 0 3 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 4 1 3 25
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 3 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER TURĞUT 410 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,953 257,200 1 40 80 177 2324

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 2 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 11,75 13,70 20,37

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,50 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,00 0,71 1,29

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,62 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,62 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 3,75 4,79 7,55

Toplam: 120 35 21 29,75 25 12,38 22,47 39,80

TYT Türkçe CAaBBCDdAeCBdAbEbcCBcDbCD   e BaDAECACDE

Cevap Anahtarı B CACBBCDEADCBEAAEDBCBADECDBCCAEBEDAECACDE

TYT Sosyal CDdABbecdDEaBedADabC     

Cevap Anahtarı B CDEABACBEDEDBACADBECBCDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 1 0 100
ROMAN 6 3 2 50
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 5 1 63
Tiyatro Türleri 8 7 1 88
KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
FİİLLER 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 2 1 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATİLLA AHMED İLÇE 1194 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,683 257,200 3 54 107 241 3137

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 4 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 17 8,75 22 13,69 13,70 20,37

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,56 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,31 0,71 1,29

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,44 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,75 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 5,06 4,79 7,55

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 1,50 2,44 7,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,15 1,20

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 1,50 2,59 8,01

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,41 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,38 0,66 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,75 0,33 0,97

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,88 1,39 3,86

Toplam: 120 23 26 16,50 14 21,12 22,47 39,80

TYT Türkçe CAddBCD d  c b ccdacAD   cbC dBce ECAbDc

Cevap Anahtarı B CACBBCDEADCBEAAEDBCBADECDBCCAEBEDAECACDE

TYT Sosyal  D  B ed  E B aADe C     

Cevap Anahtarı B CDEABACBEDEDBACADBECBCDAE

TYT Matematik  aDA e        C e   b                   

Cevap Anahtarı B BEDACCDEAABDDCCCADBEAEECDCBACECBDBADCEAD

TYT Fen   b                 

Cevap Anahtarı B ABADEECDDECABBABDDCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 1 0 100
ROMAN 6 0 4 0
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 3 5 38
Tiyatro Türleri 8 4 3 50
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Cümlede Kavramlar 2 1 0 50
FİİLLER 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 2 1 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 4 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL GÜÇLÜ 421 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,360 257,200 4 56 111 253 3272

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 4 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 14 9,50 24 13,69 13,70 20,37

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,56 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,31 0,71 1,29

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,44 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,75 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 11 1,25 6 5,06 4,79 7,55

Matematik-1 30 5 15 1,25 4 1,50 2,44 7,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,15 1,20

TYT Matematik 40 5 15 1,25 3 1,50 2,59 8,01

Fizik 7 1 4 0,00 0 -0,25 0,41 1,41

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,38 0,66 1,19

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,75 0,33 0,97

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 0,88 1,39 3,86

Toplam: 120 26 49 13,75 11 21,12 22,47 39,80

TYT Türkçe dBCeDd a cd b DA eA C D bC d ab dbECDE  

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal  Bd Cb  eAdbeadbcd A     

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB

TYT Matematik aAaEeEdbcebbbaDC ae dd                  

Cevap Anahtarı A DABEDECCBDAACCDCBEADECAEBADCECBCADDBADCE

TYT Fen   beCdbed   Be Ada D

Cevap Anahtarı A ADABCEECADEDBBCAEBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 1 0
Şiir Türleri 1 1 0 100
ROMAN 6 1 2 17
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 3 1 38
Tiyatro Türleri 8 2 4 25
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
FİİLLER 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 0 2 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 4 1 1 25
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HABİL TÜRKYILMAZ 477 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,218 257,200 1 37 77 170 2248

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 4 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 13,69 13,70 20,37

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,56 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,31 0,71 1,29

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,44 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,75 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 5,06 4,79 7,55

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 1,50 2,44 7,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,15 1,20

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 1,50 2,59 8,01

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,25 0,41 1,41

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,38 0,66 1,19

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,75 0,33 0,97

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 0,88 1,39 3,86

Toplam: 120 39 33 30,75 26 21,12 22,47 39,80

TYT Türkçe CBCbDdBaB AbbEDA aAdCCDDdCe bacEBAECDEAb

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal ABbDCe cCACccbECaeDA     

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB

TYT Matematik c                                       

Cevap Anahtarı A DABEDECCBDAACCDCBEADECAEBADCECBCADDBADCE

TYT Fen Acdeacbb  Ebc Cdc  D

Cevap Anahtarı A ADABCEECADEDBBCAEBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 1 0
Şiir Türleri 1 1 0 100
ROMAN 6 3 3 50
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 6 1 75
Tiyatro Türleri 8 5 3 63
KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
FİİLLER 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 2 1 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 4 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER SALİH DEMİR 846 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,953 257,200 2 50 96 211 2742

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 4 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 5 15,75 39 13,69 13,70 20,37

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,56 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,31 0,71 1,29

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,44 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,75 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 5,06 4,79 7,55

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 1,50 2,44 7,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,15 1,20

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 1,50 2,59 8,01

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,41 1,41

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,38 0,66 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,75 0,33 0,97

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,88 1,39 3,86

Toplam: 120 26 10 23,50 20 21,12 22,47 39,80

TYT Türkçe CBCAaEBCB AD  DAbe aCCD b       B     A 

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal AB eCe         C eeA     

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB

TYT Matematik DA              B                       

Cevap Anahtarı A DABEDECCBDAACCDCBEADECAEBADCECBCADDBADCE

TYT Fen d         E         

Cevap Anahtarı A ADABCEECADEDBBCAEBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 3 0 50
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 2 1 25
Tiyatro Türleri 8 3 1 38
KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 1 0 50
FİİLLER 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 1 2 33
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 4 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
***A 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 11 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 34 -2,50 -6 2,50 13,70 20,37

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,23 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,57 0,71 1,29

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,57 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 -0,09 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 17 -1,25 -6 1,27 4,79 7,55

Matematik-1 30 4 26 -2,50 -8 -0,55 2,44 7,10

Geometri 10 4 6 2,50 25 -0,23 0,15 1,20

TYT Matematik 40 8 32 0,00 0 -0,77 2,59 8,01

Fizik 7 2 5 0,75 11 -0,18 0,41 1,41

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,50 0,66 1,19

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,18 0,33 0,97

TYT Fen 20 6 14 2,50 13 0,50 1,39 3,86

Toplam: 120 23 97 -1,25 -1 3,50 22,47 39,80

TYT Türkçe aabAebaCdEcaddabdedaddbcbdAcbdbbabECadea

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal eacDbeadbAeAdbabaaec     

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB

TYT Matematik DcabcdaeaadbebbeadAbcCecacadEbaCAbDeeadE

Cevap Anahtarı A DABEDECCBDAACCDCBEADECAEBADCECBCADDBADCE

TYT Fen AbdadcEbADcadaeAbdDe

Cevap Anahtarı A ADABCEECADEDBBCAEBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
ŞİİR 1 0 1 0
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 0 6 0
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 0 8 0
Tiyatro Türleri 8 2 6 25
KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
FİİLLER 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 0 3 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 4 0 4 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
A   A*    *R *     M 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 11 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 32 0,00 0 2,50 13,70 20,37

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,23 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,57 0,71 1,29

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,57 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 -0,09 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 1,27 4,79 7,55

Matematik-1 30 8 22 2,50 8 -0,55 2,44 7,10

Geometri 10 0 10 -2,50 -25 -0,23 0,15 1,20

TYT Matematik 40 8 32 0,00 0 -0,77 2,59 8,01

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -0,18 0,41 1,41

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,50 0,66 1,19

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,18 0,33 0,97

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 0,50 1,39 3,86

Toplam: 120 25 95 1,25 1 3,50 22,47 39,80

TYT Türkçe acdAeaBCebdDaaedcBAaeCeacaAeabbdcdaebcce

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal cBbebedBbcCABbbeacDe     

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB

TYT Matematik DecbDEbaeDAebecbBaecdacEccDbcaebdaadbadb

Cevap Anahtarı A DABEDECCBDAACCDCBEADECAEBADCECBCADDBADCE

TYT Fen caecbdaCdacccdbAEebc

Cevap Anahtarı A ADABCEECADEDBBCAEBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
ŞİİR 1 0 1 0
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 1 5 17
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 1 7 13
Tiyatro Türleri 8 2 6 25
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlede Kavramlar 2 0 2 0
FİİLLER 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 1 2 33
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 4 1 3 25
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 3 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT KOCAKAYA 411 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,708 257,200 1 33 71 152 2138

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 11 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 2,50 13,70 20,37

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 0,23 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,57 0,71 1,29

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,57 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 -0,09 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 1,27 4,79 7,55

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 -0,55 2,44 7,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,23 0,15 1,20

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 -0,77 2,59 8,01

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,18 0,41 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,50 0,66 1,19

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,18 0,33 0,97

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,50 1,39 3,86

Toplam: 120 39 26 32,50 27 3,50 22,47 39,80

TYT Türkçe CddBBaDEAbeBaAbEDBCcADaCDBbCeEBEDAECACDE

Cevap Anahtarı B CACBBCDEADCBEAAEDBCBADECDBCCAEBEDAECACDE

TYT Sosyal CDdABbecdDEacbCADacC     

Cevap Anahtarı B CDEABACBEDEDBACADBECBCDAE

TYT Matematik  dc                                     

Cevap Anahtarı B BEDACCDEAABDDCCCADBEAEECDCBACECBDBADCEAD

TYT Fen               c e  d

Cevap Anahtarı B ABADEECDDECABBABDDCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 1 0
Şiir Türleri 1 1 0 100
ROMAN 6 6 0 100
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 8 0 100
Tiyatro Türleri 8 6 2 75
KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
FİİLLER 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 2 1 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 4 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN ALABAY 905 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 11 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 35 -3,75 -9 2,50 13,70 20,37

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,23 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,57 0,71 1,29

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,57 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 -0,09 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 15 0,25 1 1,27 4,79 7,55

Matematik-1 30 2 28 -5,00 -17 -0,55 2,44 7,10

Geometri 10 3 7 1,25 13 -0,23 0,15 1,20

TYT Matematik 40 5 35 -3,75 -9 -0,77 2,59 8,01

Fizik 7 3 4 2,00 29 -0,18 0,41 1,41

Kimya 7 4 3 3,25 46 0,50 0,66 1,19

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,18 0,33 0,97

TYT Fen 20 8 12 5,00 25 0,50 1,39 3,86

Toplam: 120 22 97 -2,25 -2 3,50 22,47 39,80

TYT Türkçe acbeadbadaCabdcaDebecDabacedbcBabcdedCba

Cevap Anahtarı B CACBBCDEADCBEAAEDBCBADECDBCCAEBEDAECACDE

TYT Sosyal abcdddCcbbEaaeCcaBd      

Cevap Anahtarı B CDEABACBEDEDBACADBECBCDAE

TYT Matematik acbd*abcecabDeaeAbcabcdeabcdedCaceAbCaeb

Cevap Anahtarı B BEDACCDEAABDDCCCADBEAEECDCBACECBDBADCEAD

TYT Fen ABebdaCcaECABdbaeabE

Cevap Anahtarı B ABADEECDDECABBABDDCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
ŞİİR 1 0 1 0
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 1 0
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 2 4 33
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 1 7 13
Tiyatro Türleri 8 0 8 0
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlede Kavramlar 2 0 2 0
FİİLLER 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 1 1 33
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 4 1 3 25
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 3 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 1 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL DÖNMEZ 372 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
157,038 257,200 2 66 123 286 3558

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 11 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 31 1,25 3 2,50 13,70 20,37

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,23 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,57 0,71 1,29

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,57 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 -0,09 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 17 -1,25 -6 1,27 4,79 7,55

Matematik-1 30 9 21 3,75 13 -0,55 2,44 7,10

Geometri 10 1 9 -1,25 -13 -0,23 0,15 1,20

TYT Matematik 40 10 30 2,50 6 -0,77 2,59 8,01

Fizik 7 2 5 0,75 11 -0,18 0,41 1,41

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,50 0,66 1,19

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,18 0,33 0,97

TYT Fen 20 6 14 2,50 13 0,50 1,39 3,86

Toplam: 120 28 92 5,00 4 3,50 22,47 39,80

TYT Türkçe adCccEeCBdbaedaAdBeaCdabcdecaabEdAdbcaed

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal daEcabaebcdABedadaac     

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB

TYT Matematik aAabedCaBbAcdCDedcbaEdcadbaCEdcecacebeCa

Cevap Anahtarı A DABEDECCBDAACCDCBEADECAEBADCECBCADDBADCE

TYT Fen ADbcbabCbDbceabdEBca

Cevap Anahtarı A ADABCEECADEDBBCAEBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 1 0
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 2 4 33
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 1 7 13
Tiyatro Türleri 8 4 4 50
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 0 2 0
FİİLLER 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 0 3 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 4 2 2 50
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 3 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM BÖKEN 464 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
141,675 257,200 6 79 138 303 3634

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 11 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 30 2,50 6 2,50 13,70 20,37

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,23 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,57 0,71 1,29

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,57 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 -0,09 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 17 -1,25 -6 1,27 4,79 7,55

Matematik-1 30 7 23 1,25 4 -0,55 2,44 7,10

Geometri 10 0 10 -2,50 -25 -0,23 0,15 1,20

TYT Matematik 40 7 33 -1,25 -3 -0,77 2,59 8,01

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -0,18 0,41 1,41

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,50 0,66 1,19

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,18 0,33 0,97

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 0,50 1,39 3,86

Toplam: 120 24 96 0,00 0 3,50 22,47 39,80

TYT Türkçe ebCdBCDddedddbddeebacbbdDBbaAcaaaAaaAdDd

Cevap Anahtarı B CACBBCDEADCBEAAEDBCBADECDBCCAEBEDAECACDE

TYT Sosyal ecbAaAaaabcccbbbbBcb     

Cevap Anahtarı B CDEABACBEDEDBACADBECBCDAE

TYT Matematik acbeeaDEdcBaedCbAcdEdcbabCdedcbabcdedcba

Cevap Anahtarı B BEDACCDEAABDDCCCADBEAEECDCBACECBDBADCEAD

TYT Fen dcbabcdeDcbABcdeDcba

Cevap Anahtarı B ABADEECDDECABBABDDCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 0 1 0
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 1 0
Şiir Türleri 1 1 0 100
ROMAN 6 0 6 0
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 2 6 25
Tiyatro Türleri 8 4 4 50
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
FİİLLER 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 1 2 33
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 4 0 4 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 3 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 1 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İMRAN AZAD YILMAZ 479 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 11 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 34 -2,50 -6 2,50 13,70 20,37

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,23 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,57 0,71 1,29

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,57 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 -0,09 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 18 -2,50 -13 1,27 4,79 7,55

Matematik-1 30 4 26 -2,50 -8 -0,55 2,44 7,10

Geometri 10 2 8 0,00 0 -0,23 0,15 1,20

TYT Matematik 40 6 34 -2,50 -6 -0,77 2,59 8,01

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,18 0,41 1,41

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,50 0,66 1,19

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,18 0,33 0,97

TYT Fen 20 2 18 -2,50 -13 0,50 1,39 3,86

Toplam: 120 16 104 -10,00 -8 3,50 22,47 39,80

TYT Türkçe bAecaCbbdcadcAAbedeBcacbecadbcebadabeCea

Cevap Anahtarı B CACBBCDEADCBEAAEDBCBADECDBCCAEBEDAECACDE

TYT Sosyal CadbebCadbdecebcbada     

Cevap Anahtarı B CDEABACBEDEDBACADBECBCDAE

TYT Matematik acadbecdbdaecbCdAcBdAcbebdacedbcadcbdEbD

Cevap Anahtarı B BEDACCDEAABDDCCCADBEAEECDCBACECBDBADCEAD

TYT Fen dacbEabacdbAecdabaec

Cevap Anahtarı B ABADEECDDECABBABDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
ŞİİR 1 0 1 0
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 1 5 17
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 1 7 13
Tiyatro Türleri 8 2 6 25
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlede Kavramlar 2 0 2 0
FİİLLER 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 0 3 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 4 1 3 25
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 1 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL ACISU 476 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,838 257,200 3 68 125 288 3562

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 11 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 31 1,25 3 2,50 13,70 20,37

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,23 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 0,57 0,71 1,29

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,57 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 -0,09 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 1,27 4,79 7,55

Matematik-1 30 7 23 1,25 4 -0,55 2,44 7,10

Geometri 10 1 9 -1,25 -13 -0,23 0,15 1,20

TYT Matematik 40 8 32 0,00 0 -0,77 2,59 8,01

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -0,18 0,41 1,41

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,50 0,66 1,19

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,18 0,33 0,97

TYT Fen 20 2 18 -2,50 -13 0,50 1,39 3,86

Toplam: 120 28 92 5,00 4 3,50 22,47 39,80

TYT Türkçe aBdcbEdbdcAcbdbececBabeDddbdaacEdbcaDbAC

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal AdabeDEBbAbABbaCaBab     

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB

TYT Matematik ceabcbeCBedceCDbcEeebCebcAcebdcaeabdebCa

Cevap Anahtarı A DABEDECCBDAACCDCBEADECAEBADCECBCADDBADCE

TYT Fen debabadedebeaBacbaDa

Cevap Anahtarı A ADABCEECADEDBBCAEBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 0 1 0
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 1 0
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 3 3 50
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 2 6 25
Tiyatro Türleri 8 2 6 25
KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlede Kavramlar 2 0 2 0
FİİLLER 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 2 1 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 4 2 2 50
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 3 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MECİD MOHAMMED 10900 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,055 257,200 4 73 131 296 3594

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 11 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 26 7,50 19 2,50 13,70 20,37

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,23 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,57 0,71 1,29

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,57 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 -0,09 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 15 1,25 6 1,27 4,79 7,55

Matematik-1 30 1 28 -6,00 -20 -0,55 2,44 7,10

Geometri 10 4 6 2,50 25 -0,23 0,15 1,20

TYT Matematik 40 5 34 -3,50 -9 -0,77 2,59 8,01

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,18 0,41 1,41

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,50 0,66 1,19

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,18 0,33 0,97

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 0,50 1,39 3,86

Toplam: 120 27 92 4,00 3 3,50 22,47 39,80

TYT Türkçe acdAeaBCBEbDaEcAdcAedCabbCcBaEcaebEaebca

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal cBdaaaaaCAdeeeEdccbA     

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB

TYT Matematik bdccccbecaccbaeCccbcba dcbabaacdcaDBAcaE

Cevap Anahtarı A DABEDECCBDAACCDCBEADECAEBADCECBCADDBADCE

TYT Fen cbeeCbaCbaabaabccBae

Cevap Anahtarı A ADABCEECADEDBBCAEBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
ŞİİR 1 0 1 0
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 1 5 17
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 5 3 63
Tiyatro Türleri 8 4 4 50
KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlede Kavramlar 2 0 2 0
FİİLLER 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 0 3 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 4 0 3 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAHYA ENES PATI 1011 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
143,835 257,200 5 77 135 300 3627

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 11 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 34 -2,50 -6 2,50 13,70 20,37

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,23 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,57 0,71 1,29

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,57 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 -0,09 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 1,27 4,79 7,55

Matematik-1 30 7 16 3,00 10 -0,55 2,44 7,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,23 0,15 1,20

TYT Matematik 40 7 16 3,00 8 -0,77 2,59 8,01

Toplam: 120 17 66 0,50 0 3,50 22,47 39,80

TYT Türkçe bcaeD*caaaeDbccedacdbeabdCeaCEbcdAbecaed

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal dBEaacbeCAdbeacdbaec     

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB

TYT Matematik bcdaaECbaDbeCaDbeacDbeA                 

Cevap Anahtarı A DABEDECCBDAACCDCBEADECAEBADCECBCADDBADCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
ŞİİR 1 0 1 0
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 1 0
Şiir Türleri 1 1 0 100
ROMAN 6 0 6 0
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 1 7 13
Tiyatro Türleri 8 2 6 25
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlede Kavramlar 2 0 2 0
FİİLLER 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 0 3 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 4 2 1 50
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BERA ALPTEKİN 482 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 11 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 32 0,00 0 2,50 13,70 20,37

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,23 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,57 0,71 1,29

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,57 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 -0,09 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 1,27 4,79 7,55

Matematik-1 30 5 25 -1,25 -4 -0,55 2,44 7,10

Geometri 10 1 9 -1,25 -13 -0,23 0,15 1,20

TYT Matematik 40 6 34 -2,50 -6 -0,77 2,59 8,01

Fizik 7 2 5 0,75 11 -0,18 0,41 1,41

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,50 0,66 1,19

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,18 0,33 0,97

TYT Fen 20 7 13 3,75 19 0,50 1,39 3,86

Toplam: 120 27 93 3,75 3 3,50 22,47 39,80

TYT Türkçe dbCcabeEdbCabcdEDcbabcdeDcbadbeacccaAbcE

Cevap Anahtarı B CACBBCDEADCBEAAEDBCBADECDBCCAEBEDAECACDE

TYT Sosyal eadbccaeEDcDBbCAbeda     

Cevap Anahtarı B CDEABACBEDEDBACADBECBCDAE

TYT Matematik ccbdaeDbAecbDaebcaedcaEdbedAbcdeDcbaddda

Cevap Anahtarı B BEDACCDEAABDDCCCADBEAEECDCBACECBDBADCEAD

TYT Fen AebacEbaDEaccaeBDDeb

Cevap Anahtarı B ABADEECDDECABBABDDCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 0 1 0
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 1 0
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 2 4 33
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 2 6 25
Tiyatro Türleri 8 1 7 13
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
FİİLLER 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 0 3 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 4 1 3 25
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE BİLGER 1030 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,198 257,200 6 63 120 274 3403

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 8 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 3 7,25 18 14,28 13,70 20,37

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,25 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,12 0,71 1,29

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,34 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 1,75 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 0 3 -0,75 -4 3,47 4,79 7,55

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 2,75 2,44 7,10

Geometri 10 1 3 0,25 3 0,12 0,15 1,20

TYT Matematik 40 7 8 5,00 13 2,88 2,59 8,01

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 0,09 0,41 1,41

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,22 0,66 1,19

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 -0,03 0,33 0,97

TYT Fen 20 2 14 -1,50 -8 0,28 1,39 3,86

Toplam: 120 17 28 10,00 8 20,91 22,47 39,80

TYT Türkçe    A            c   CC  c         ECDEdC

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal  a          e    c       

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB

TYT Matematik DAB bceCBacA                   d    c Cc

Cevap Anahtarı A DABEDECCBDAACCDCBEADECAEBADCECBCADDBADCE

TYT Fen decdbbdbbadD    Edce

Cevap Anahtarı A ADABCEECADEDBBCAEBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 0 0 0
ROMAN 6 2 0 33
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 1 0 13
Tiyatro Türleri 8 2 1 25
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 1 0 50
FİİLLER 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 4 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR TOPAL 786 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,863 257,200 7 65 122 283 3510

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 8 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 19 4,25 11 14,28 13,70 20,37

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,25 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,12 0,71 1,29

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,34 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,75 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 4 1,00 5 3,47 4,79 7,55

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 2,75 2,44 7,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,15 1,20

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 2,88 2,59 8,01

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,09 0,41 1,41

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,22 0,66 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,03 0,33 0,97

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 0,28 1,39 3,86

Toplam: 120 15 33 6,75 6 20,91 22,47 39,80

TYT Türkçe acCBaCe eD   b daeCec bb  b  a cD EeeCDc

Cevap Anahtarı B CACBBCDEADCBEAAEDBCBADECDBCCAEBEDAECACDE

TYT Sosyal     a          ADead     

Cevap Anahtarı B CDEABACBEDEDBACADBECBCDAE

TYT Matematik ca A          Cb    c  d                

Cevap Anahtarı B BEDACCDEAABDDCCCADBEAEECDCBACECBDBADCEAD

TYT Fen ceA E a cd          

Cevap Anahtarı B ABADEECDDECABBABDDCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 1 0
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 2 3 33
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 0 5 0
Tiyatro Türleri 8 3 3 38
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 0 1 0
FİİLLER 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 1 2 33
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 4 0 2 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BETUL ÇOLAK 841 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,273 257,200 5 62 118 267 3351

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 8 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 13 7,75 19 14,28 13,70 20,37

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,25 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,12 0,71 1,29

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,34 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 1,75 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 0 3,00 15 3,47 4,79 7,55

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 2,75 2,44 7,10

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,12 0,15 1,20

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 2,88 2,59 8,01

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,09 0,41 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,22 0,66 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,03 0,33 0,97

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,28 1,39 3,86

Toplam: 120 16 16 12,00 10 20,91 22,47 39,80

TYT Türkçe dBdcbE C    bED b d Cd  cC  b ecBA C  Ab

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal  B             C   A     

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB

TYT Matematik  A         b                  ad        

Cevap Anahtarı A DABEDECCBDAACCDCBEADECAEBADCECBCADDBADCE

TYT Fen A                   

Cevap Anahtarı A ADABCEECADEDBBCAEBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 0 1 0
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 1 0
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 2 4 33
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 2 0 25
Tiyatro Türleri 8 3 0 38
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 1 0 50
FİİLLER 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 1 0 33
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 4 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE TURAN 534 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,250 257,200 1 13 34 69 1540

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 8 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 14,28 13,70 20,37

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,25 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,12 0,71 1,29

Felsefe 5 4 1 3,75 75 0,34 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,75 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 3,47 4,79 7,55

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 2,75 2,44 7,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,15 1,20

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 2,88 2,59 8,01

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,09 0,41 1,41

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,22 0,66 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,03 0,33 0,97

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,28 1,39 3,86

Toplam: 120 46 21 40,75 34 20,91 22,47 39,80

TYT Türkçe aBCAeEBCB d aEDA BbdCC DdC BCE EBbcCDdAC

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal  BEDC  d ACcBDECEdDA     

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB

TYT Matematik DA  ebdCB    C   EAD d    ee C          

Cevap Anahtarı A DABEDECCBDAACCDCBEADECAEBADCECBCADDBADCE

TYT Fen           d        a

Cevap Anahtarı A ADABCEECADEDBBCAEBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 5 0 83
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 6 2 75
Tiyatro Türleri 8 6 2 75
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 1 0 50
FİİLLER 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 2 1 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 4 1 1 25
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERVA SUDE TORUN 1095 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,333 257,200 2 20 52 116 1857

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 8 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 14,28 13,70 20,37

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,25 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,12 0,71 1,29

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,34 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,75 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 3,47 4,79 7,55

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 2,75 2,44 7,10

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,12 0,15 1,20

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 2,88 2,59 8,01

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,09 0,41 1,41

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,22 0,66 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,03 0,33 0,97

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 0,28 1,39 3,86

Toplam: 120 41 18 36,50 30 20,91 22,47 39,80

TYT Türkçe CbCBBCDEADaB A EDBCBADcCe bC EBEDAECACDE

Cevap Anahtarı B CACBBCDEADCBEAAEDBCBADECDBCCAEBEDAECACDE

TYT Sosyal CD  a    e     AD EC     

Cevap Anahtarı B CDEABACBEDEDBACADBECBCDAE

TYT Matematik B bA      B   bb              d         

Cevap Anahtarı B BEDACCDEAABDDCCCADBEAEECDCBACECBDBADCEAD

TYT Fen ced cEe   e      c  

Cevap Anahtarı B ABADEECDDECABBABDDCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 1 0
Şiir Türleri 1 1 0 100
ROMAN 6 6 0 100
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 7 0 88
Tiyatro Türleri 8 8 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
FİİLLER 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 2 0 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 4 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA İNANÇ 990 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,618 257,200 3 38 78 173 2264

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 8 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 14,28 13,70 20,37

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,25 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,12 0,71 1,29

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,34 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,75 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 3,47 4,79 7,55

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 2,75 2,44 7,10

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,12 0,15 1,20

TYT Matematik 40 2 8 0,00 0 2,88 2,59 8,01

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,09 0,41 1,41

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,22 0,66 1,19

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 -0,03 0,33 0,97

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 0,28 1,39 3,86

Toplam: 120 38 29 30,75 26 20,91 22,47 39,80

TYT Türkçe aBCADE aBcADaEDA e BCCDDdCeBCEDaBAECDEAb

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal c   C          Cc  A     

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB

TYT Matematik  e      B    a     b d     b bed       E

Cevap Anahtarı A DABEDECCBDAACCDCBEADECAEBADCECBCADDBADCE

TYT Fen A ceecce  E BeCec cD

Cevap Anahtarı A ADABCEECADEDBBCAEBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 1 0 100
ROMAN 6 4 2 67
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 7 0 88
Tiyatro Türleri 8 6 2 75
KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
FİİLLER 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 1 0 33
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 4 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAKADASA MUJADİDİ 122 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,503 257,200 8 72 130 295 3592

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 8 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 13 3,75 9 14,28 13,70 20,37

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,25 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,12 0,71 1,29

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 0,34 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 1,75 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 11 -0,75 -4 3,47 4,79 7,55

Matematik-1 30 5 11 2,25 8 2,75 2,44 7,10

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,12 0,15 1,20

TYT Matematik 40 6 11 3,25 8 2,88 2,59 8,01

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,09 0,41 1,41

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 0,22 0,66 1,19

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 -0,03 0,33 0,97

TYT Fen 20 1 13 -2,25 -11 0,28 1,39 3,86

Toplam: 120 16 48 4,00 3 20,91 22,47 39,80

TYT Türkçe adCcaEaac A CcDb          ABa  d    cc  

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal da D   dCb  eecdcc e     

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB

TYT Matematik adcaa   B d Cb eed DEd      E       A   

Cevap Anahtarı A DABEDECCBDAACCDCBEADECAEBADCECBCADDBADCE

TYT Fen Acce d e cbb d cdd b

Cevap Anahtarı A ADABCEECADEDBBCAEBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 1 0
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 2 1 33
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 1 4 13
Tiyatro Türleri 8 0 3 0
KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Cümlede Kavramlar 2 0 0 0
FİİLLER 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 0 2 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 4 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Gölge 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUKEYNA KARSLI 1040 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,298 257,200 4 47 89 193 2526

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 8 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 14,28 13,70 20,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,25 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,12 0,71 1,29

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,34 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,75 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 3,47 4,79 7,55

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 2,75 2,44 7,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,15 1,20

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 2,88 2,59 8,01

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,09 0,41 1,41

Kimya 7 3 2 2,50 36 0,22 0,66 1,19

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,03 0,33 0,97

TYT Fen 20 6 12 3,00 15 0,28 1,39 3,86

Toplam: 120 35 34 26,50 22 20,91 22,47 39,80

TYT Türkçe eAaBBbbEAeb  A EaBaacDd D C cbBED ECbCDc

Cevap Anahtarı B CACBBCDEADCBEAAEDBCBADECDBCCAEBEDAECACDE

TYT Sosyal CDccB          ADebC     

Cevap Anahtarı B CDEABACBEDEDBACADBECBCDAE

TYT Matematik  bD C b A     C   B b                   

Cevap Anahtarı B BEDACCDEAABDDCCCADBEAEECDCBACECBDBADCEAD

TYT Fen ccdeEEb bEC eBedDebd

Cevap Anahtarı B ABADEECDDECABBABDDCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 0 1 0
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 3 2 50
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 5 1 63
Tiyatro Türleri 8 3 3 38
KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
FİİLLER 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 2 1 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 4 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ASLAN 679 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,173 257,200 7 61 116 261 3303

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 14 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 19 14,25 36 9,23 13,70 20,37

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,71 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 -0,05 0,71 1,29

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,62 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,50 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 1,79 4,79 7,55

Matematik-1 30 3 15 -0,75 -3 0,18 2,44 7,10

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,05 0,15 1,20

TYT Matematik 40 3 17 -1,25 -3 0,23 2,59 8,01

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 0,09 0,41 1,41

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,29 0,66 1,19

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,30 0,33 0,97

TYT Fen 20 4 15 0,25 1 1,68 1,39 3,86

Toplam: 120 30 67 13,25 11 12,93 22,47 39,80

TYT Türkçe dAdadCcEeaba A EDcCccDcCDeadbEBEaAECdCDE

Cevap Anahtarı B CACBBCDEADCBEAAEDBCBADECDBCCAEBEDAECACDE

TYT Sosyal ebcdBeCcdeabdeCcDeba     

Cevap Anahtarı B CDEABACBEDEDBACADBECBCDAE

TYT Matematik eEcbbababAaeea a     d  D  c    a      a

Cevap Anahtarı B BEDACCDEAABDDCCCADBEAEECDCBACECBDBADCEAD

TYT Fen eedccdaDadeA eAdDeec

Cevap Anahtarı B ABADEECDDECABBABDDCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
ŞİİR 1 0 1 0
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 5 1 83
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 4 4 50
Tiyatro Türleri 8 5 3 63
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
FİİLLER 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 1 2 33
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 4 1 2 25
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 2 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU 0 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,415 257,200 8 70 127 290 3575

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 14 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 30 2,50 6 9,23 13,70 20,37

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,71 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 -0,05 0,71 1,29

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,62 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 0,50 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 13 -1,25 -6 1,79 4,79 7,55

Matematik-1 30 3 16 -1,00 -3 0,18 2,44 7,10

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,05 0,15 1,20

TYT Matematik 40 4 18 -0,50 -1 0,23 2,59 8,01

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,09 0,41 1,41

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,29 0,66 1,19

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,30 0,33 0,97

TYT Fen 20 7 13 3,75 19 1,68 1,39 3,86

Toplam: 120 23 74 4,50 4 12,93 22,47 39,80

TYT Türkçe eddcccBaBdcedaaedBdBCCaeEadcdaaEcAddaEeb

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal dBcbecdcaeC d aa e       

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB

TYT Matematik cbeEbabaaabee D  a cb  d  D   B   a  a  

Cevap Anahtarı A DABEDECCBDAACCDCBEADECAEBADCECBCADDBADCE

TYT Fen eDeBaadCADEaeedAaceb

Cevap Anahtarı A ADABCEECADEDBBCAEBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
ŞİİR 1 0 1 0
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 1 0
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 2 4 33
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 3 5 38
Tiyatro Türleri 8 3 5 38
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 2 0 2 0
FİİLLER 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 0 2 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 4 2 0 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 2 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA 975 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
141,763 257,200 11 78 137 302 3633

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 14 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 23 7,25 18 9,23 13,70 20,37

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,71 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 -0,05 0,71 1,29

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,62 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,50 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 18 -2,50 -13 1,79 4,79 7,55

Matematik-1 30 2 21 -3,25 -11 0,18 2,44 7,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,05 0,15 1,20

TYT Matematik 40 2 21 -3,25 -8 0,23 2,59 8,01

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 0,09 0,41 1,41

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,29 0,66 1,19

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,30 0,33 0,97

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 1,68 1,39 3,86

Toplam: 120 20 79 0,25 0 12,93 22,47 39,80

TYT Türkçe bdC BCcEeaCa b EDabdbcbCDeedebB DdbCdCaa

Cevap Anahtarı B CACBBCDEADCBEAAEDBCBADECDBCCAEBEDAECACDE

TYT Sosyal ebbdeedddcabBeCdeeaa     

Cevap Anahtarı B CDEABACBEDEDBACADBECBCDAE

TYT Matematik eEcbbababeaaeedddDeb d b   c            

Cevap Anahtarı B BEDACCDEAABDDCCCADBEAEECDCBACECBDBADCEAD

TYT Fen eddcadaDeEeAcecceeda

Cevap Anahtarı B ABADEECDDECABBABDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50
ŞİİR 1 0 1 0
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 1 0
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 5 1 83
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 2 6 25
Tiyatro Türleri 8 1 6 13
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
FİİLLER 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 0 3 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 4 0 2 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YÜSRA AYNE 861 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,125 257,200 5 52 100 217 2805

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 14 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 16 9,00 23 9,23 13,70 20,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,71 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 -0,05 0,71 1,29

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,62 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,50 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 1,79 4,79 7,55

Matematik-1 30 7 9 4,75 16 0,18 2,44 7,10

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,05 0,15 1,20

TYT Matematik 40 7 11 4,25 11 0,23 2,59 8,01

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,09 0,41 1,41

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,29 0,66 1,19

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,30 0,33 0,97

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 1,68 1,39 3,86

Toplam: 120 33 43 22,25 19 12,93 22,47 39,80

TYT Türkçe aBCccEBac     DebBe C   d  dbcabBAECDEeb

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal ABdDebEc AdccDaCceDA     

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB

TYT Matematik DAeEeE  e bcdC  cd b  A   D   de        

Cevap Anahtarı A DABEDECCBDAACCDCBEADECAEBADCECBCADDBADCE

TYT Fen dcceaEE   E       eD

Cevap Anahtarı A ADABCEECADEDBBCAEBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 1 0
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 2 3 33
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 2 2 25
Tiyatro Türleri 8 4 4 50
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 1 0 50
FİİLLER 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 2 1 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 4 3 0 75
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA POLAT 702 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 14 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 25 -0,25 -1 9,23 13,70 20,37

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,71 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 -0,05 0,71 1,29

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,62 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,50 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 18 -2,50 -13 1,79 4,79 7,55

Matematik-1 30 0 12 -3,00 -10 0,18 2,44 7,10

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 0,05 0,15 1,20

TYT Matematik 40 0 15 -3,75 -9 0,23 2,59 8,01

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,09 0,41 1,41

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,29 0,66 1,19

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,30 0,33 0,97

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 1,68 1,39 3,86

Toplam: 120 13 66 -3,50 -3 12,93 22,47 39,80

TYT Türkçe eddcabecdedBdedaaBaBdeECbeeCede         

Cevap Anahtarı B CACBBCDEADCBEAAEDBCBADECDBCCAEBEDAECACDE

TYT Sosyal CadeaeeadcdaceCdbace     

Cevap Anahtarı B CDEABACBEDEDBACADBECBCDAE

TYT Matematik ebecbababeaa                        a ca

Cevap Anahtarı B BEDACCDEAABDDCCCADBEAEECDCBACECBDBADCEAD

TYT Fen eBbDacdDad A    D  c

Cevap Anahtarı B ABADEECDDECABBABDDCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
ŞİİR 1 0 1 0
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 1 0
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 1 3 17
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 2 5 25
Tiyatro Türleri 8 2 1 25
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 0 1 0
FİİLLER 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 0 3 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 4 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 2 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GONCAGÜLKILIÇARSLAN 793 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,693 257,200 6 58 113 258 3285

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 14 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 9 8,75 22 9,23 13,70 20,37

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,71 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 -0,05 0,71 1,29

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,62 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 0,50 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 12 1,00 5 1,79 4,79 7,55

Matematik-1 30 4 11 1,25 4 0,18 2,44 7,10

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,05 0,15 1,20

TYT Matematik 40 5 11 2,25 6 0,23 2,59 8,01

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,09 0,41 1,41

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,29 0,66 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,30 0,33 0,97

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 1,68 1,39 3,86

Toplam: 120 23 38 13,50 11 12,93 22,47 39,80

TYT Türkçe C aB  cE          b   b   e AbBcDAECebDE

Cevap Anahtarı B CACBBCDEADCBEAAEDBCBADECDBCCAEBEDAECACDE

TYT Sosyal eebAaAddbe D  b Dcbd     

Cevap Anahtarı B CDEABACBEDEDBACADBECBCDAE

TYT Matematik  cD d edAcB cdbCe  cb                  D

Cevap Anahtarı B BEDACCDEAABDDCCCADBEAEECDCBACECBDBADCEAD

TYT Fen cedcEE  eE    c     

Cevap Anahtarı B ABADEECDDECABBABDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 0 0
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 2 2 33
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 1 0 13
Tiyatro Türleri 8 3 2 38
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlede Kavramlar 2 1 0 50
FİİLLER 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 1 2 33
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 4 1 2 25
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HANZADE KONUK 734 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,010 257,200 4 42 82 181 2374

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 14 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 8 20,00 50 9,23 13,70 20,37

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,71 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 -0,05 0,71 1,29

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,62 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 0,50 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 7 2,25 11 1,79 4,79 7,55

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 0,18 2,44 7,10

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,05 0,15 1,20

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 0,23 2,59 8,01

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,09 0,41 1,41

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,29 0,66 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,30 0,33 0,97

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 1,68 1,39 3,86

Toplam: 120 35 24 29,00 24 12,93 22,47 39,80

TYT Türkçe  BCAD BCccADa DA BAaCCDDc   bEb BA  DEeC

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal baaeCD dCA     eb        

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB

TYT Matematik  A   cCCB  A b  Bd           C d        

Cevap Anahtarı A DABEDECCBDAACCDCBEADECAEBADCECBCADDBADCE

TYT Fen b Ada d   E        c

Cevap Anahtarı A ADABCEECADEDBBCAEBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 1 0 100
ROMAN 6 3 1 50
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 4 1 50
Tiyatro Türleri 8 5 2 63
KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 1 0 50
FİİLLER 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 4 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜRREM SULTAN 0 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 14 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 35 -3,75 -9 9,23 13,70 20,37

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,71 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 -0,05 0,71 1,29

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,62 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,50 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 18 -2,50 -13 1,79 4,79 7,55

Matematik-1 30 4 26 -2,50 -8 0,18 2,44 7,10

Geometri 10 3 7 1,25 13 0,05 0,15 1,20

TYT Matematik 40 7 33 -1,25 -3 0,23 2,59 8,01

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,09 0,41 1,41

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,29 0,66 1,19

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,30 0,33 0,97

TYT Fen 20 6 14 2,50 13 1,68 1,39 3,86

Toplam: 120 20 100 -5,00 -4 12,93 22,47 39,80

TYT Türkçe aBCdedcbabcDedcbABcdedcbabcdedcbabcdedcb

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal edcbabcdedCbabcdEdcb     

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB

TYT Matematik abcdedCbabcdedcbabcDEdcbabcdEdcbAbcdeDCb

Cevap Anahtarı A DABEDECCBDAACCDCBEADECAEBADCECBCADDBADCE

TYT Fen eDcBabcdeDcbaBCdEdcb

Cevap Anahtarı A ADABCEECADEDBBCAEBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 1 0
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 0 6 0
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 0 8 0
Tiyatro Türleri 8 1 7 13
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlede Kavramlar 2 0 2 0
FİİLLER 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 0 3 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 4 0 4 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İNCİ SUDE 1012 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 14 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 28 -1,00 -3 9,23 13,70 20,37

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,71 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 -0,05 0,71 1,29

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,62 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,50 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 15 1,25 6 1,79 4,79 7,55

Matematik-1 30 1 14 -2,50 -8 0,18 2,44 7,10

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 0,05 0,15 1,20

TYT Matematik 40 1 17 -3,25 -8 0,23 2,59 8,01

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,09 0,41 1,41

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,29 0,66 1,19

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,30 0,33 0,97

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 1,68 1,39 3,86

Toplam: 120 16 66 -0,50 0 12,93 22,47 39,80

TYT Türkçe eddcccBaBdcedaaedBdBaC ecaccdba d   D db

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal dBcabbaceeddBDaaceDA     

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB

TYT Matematik c   babaaabe a   b  d A     bd      cab 

Cevap Anahtarı A DABEDECCBDAACCDCBEADECAEBADCECBCADDBADCE

TYT Fen b   aad ADEa    c  D

Cevap Anahtarı A ADABCEECADEDBBCAEBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
ŞİİR 1 0 1 0
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 1 0
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 1 4 17
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 2 5 25
Tiyatro Türleri 8 3 3 38
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlede Kavramlar 2 0 0 0
FİİLLER 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 1 2 33
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 4 1 1 25
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 2 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MER *M DURSUN 0 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
150,690 257,200 9 74 132 297 3605

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 14 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 26 7,50 19 9,23 13,70 20,37

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,71 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 -0,05 0,71 1,29

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,62 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 0,50 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 16 -1,00 -5 1,79 4,79 7,55

Matematik-1 30 4 14 0,50 2 0,18 2,44 7,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,05 0,15 1,20

TYT Matematik 40 4 14 0,50 1 0,23 2,59 8,01

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,09 0,41 1,41

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 1,29 0,66 1,19

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,30 0,33 0,97

TYT Fen 20 1 19 -3,75 -19 1,68 1,39 3,86

Toplam: 120 22 75 3,25 3 12,93 22,47 39,80

TYT Türkçe CAecBCccbDbecbdEacCdbcEbcaebeEBEbcbCedDE

Cevap Anahtarı B CACBBCDEADCBEAAEDBCBADECDBCCAEBEDAECACDE

TYT Sosyal CacbcdeacbcaBdbcDc e     

Cevap Anahtarı B CDEABACBEDEDBACADBECBCDAE

TYT Matematik abDedaadA cbc aCbDad                    

Cevap Anahtarı B BEDACCDEAABDDCCCADBEAEECDCBACECBDBADCEAD

TYT Fen eabcdEdcbabcdedcbadb

Cevap Anahtarı B ABADEECDDECABBABDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 1 5 17
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 3 5 38
Tiyatro Türleri 8 3 5 38
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
FİİLLER 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 1 2 33
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 4 1 1 25
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR NİSA SADE 792 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,183 257,200 1 28 62 131 1962

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 14 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 9,23 13,70 20,37

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 0,71 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 -0,05 0,71 1,29

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,62 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,50 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 1,79 4,79 7,55

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,09 0,41 1,41

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,29 0,66 1,19

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,30 0,33 0,97

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 1,68 1,39 3,86

Toplam: 120 42 30 34,50 29 12,93 22,47 39,80

TYT Türkçe adCcDEBCBceDaEDAdcABCeDccCceCEDEBAECDEAC

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal ABaDCDaddACdBbEeEecA     

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB

TYT Fen dce   E   E  BeddBca

Cevap Anahtarı A ADABCEECADEDBBCAEBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 1 0
Şiir Türleri 1 1 0 100
ROMAN 6 5 1 83
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 6 2 75
Tiyatro Türleri 8 7 1 88
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
FİİLLER 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 0 3 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANNUR 0 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
148,753 257,200 10 75 133 298 3615

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 14 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 31 1,25 3 9,23 13,70 20,37

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,71 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 -0,05 0,71 1,29

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,62 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,50 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 17 -1,25 -6 1,79 4,79 7,55

Matematik-1 30 3 15 -0,75 -3 0,18 2,44 7,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,05 0,15 1,20

TYT Matematik 40 3 15 -0,75 -2 0,23 2,59 8,01

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,09 0,41 1,41

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,29 0,66 1,19

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,30 0,33 0,97

TYT Fen 20 6 12 3,00 15 1,68 1,39 3,86

Toplam: 120 21 75 2,25 2 12,93 22,47 39,80

TYT Türkçe CebAeaBCcdecedabdeAaCdcccdeedbDacAddacdC

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal decbecddCeCeBbaaaeed     

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB

TYT Matematik cbeEbabaaabeCCed bd                     

Cevap Anahtarı A DABEDECCBDAACCDCBEADECAEBADCECBCADDBADCE

TYT Fen Aacda d ADEaecddaBeD

Cevap Anahtarı A ADABCEECADEDBBCAEBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 0 1 0
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 2 4 33
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 1 7 13
Tiyatro Türleri 8 2 6 25
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 0 2 0
FİİLLER 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 0 3 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 4 1 1 25
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURDAGÜL ÇELİK 849 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,648 257,200 2 29 65 141 2007

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 14 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 9,23 13,70 20,37

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 0,71 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 -0,05 0,71 1,29

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,62 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,50 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 1,79 4,79 7,55

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 0,18 2,44 7,10

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,05 0,15 1,20

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 0,23 2,59 8,01

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,09 0,41 1,41

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,29 0,66 1,19

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,30 0,33 0,97

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 1,68 1,39 3,86

Toplam: 120 43 37 33,75 28 12,93 22,47 39,80

TYT Türkçe CAaBBacEecCedAAbDBbcccECDBbCeEBbcAECACDa

Cevap Anahtarı B CACBBCDEADCBEAAEDBCBADECDBCCAEBEDAECACDE

TYT Sosyal CDaABACececcdeCAeBcC     

Cevap Anahtarı B CDEABACBEDEDBACADBECBCDAE

TYT Matematik     C          C  c A          e     E  

Cevap Anahtarı B BEDACCDEAABDDCCCADBEAEECDCBACECBDBADCEAD

TYT Fen AebccEC  E  e Aac Cd

Cevap Anahtarı B ABADEECDDECABBABDDCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 5 1 83
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 5 3 63
Tiyatro Türleri 8 4 4 50
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
FİİLLER 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 2 1 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 4 2 0 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN BAYAR 367 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,518 257,200 3 30 67 144 2034

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 14 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 9,23 13,70 20,37

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 0,71 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 -0,05 0,71 1,29

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,62 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 0,50 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 1,79 4,79 7,55

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,18 2,44 7,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,05 0,15 1,20

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 0,23 2,59 8,01

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,09 0,41 1,41

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,29 0,66 1,19

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,30 0,33 0,97

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 1,68 1,39 3,86

Toplam: 120 41 30 33,50 28 12,93 22,47 39,80

TYT Türkçe dACdeCcEAeeeEAbEDBCcAbcCDdbCcEcEDAECACDE

Cevap Anahtarı B CACBBCDEADCBEAAEDBCBADECDBCCAEBEDAECACDE

TYT Sosyal CDaABAddaeEbcdCADdEC     

Cevap Anahtarı B CDEABACBEDEDBACADBECBCDAE

TYT Matematik  E      d                               

Cevap Anahtarı B BEDACCDEAABDDCCCADBEAEECDCBACECBDBADCEAD

TYT Fen eed E   eE    d D C 

Cevap Anahtarı B ABADEECDDECABBABDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 0 1 0
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 6 0 100
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 5 3 63
Tiyatro Türleri 8 6 2 75
KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
FİİLLER 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 2 1 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 4 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AVCI 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,275 257,200 7 32 69 147 2061

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 8 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 20,72 13,70 20,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,81 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,25 0,71 1,29

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,09 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,97 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 8,12 4,79 7,55

Matematik-1 30 5 8 3,00 10 4,47 2,44 7,10

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,53 0,15 1,20

TYT Matematik 40 6 10 3,50 9 5,00 2,59 8,01

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,09 0,41 1,41

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,94 0,66 1,19

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,28 0,33 0,97

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 3,31 1,39 3,86

Toplam: 120 43 40 33,00 28 37,16 22,47 39,80

TYT Türkçe CAdBeCDEda Bdc EDBCcdDbCDdbd EBbDAECAbDE

Cevap Anahtarı B CACBBCDEADCBEAAEDBCBADECDBCCAEBEDAECACDE

TYT Sosyal CeaABA d  Eac  ADeaC     

Cevap Anahtarı B CDEABACBEDEDBACADBECBCDAE

TYT Matematik  acAbb b c     d  BEb E   B    Bb b     

Cevap Anahtarı B BEDACCDEAABDDCCCADBEAEECDCBACECBDBADCEAD

TYT Fen AebeEEb ad AB  ee Cd

Cevap Anahtarı B ABADEECDDECABBABDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 1 0 100
ROMAN 6 5 1 83
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 4 4 50
Tiyatro Türleri 8 6 2 75
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
FİİLLER 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 2 1 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 4 0 2 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CRİSTİANO RON LDO 7 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,603 257,200 4 16 42 95 1704

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 8 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 20,72 13,70 20,37

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,81 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,25 0,71 1,29

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,09 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,97 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 8,12 4,79 7,55

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 4,47 2,44 7,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,53 0,15 1,20

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 5,00 2,59 8,01

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,09 0,41 1,41

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,94 0,66 1,19

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,28 0,33 0,97

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 3,31 1,39 3,86

Toplam: 120 43 19 38,25 32 37,16 22,47 39,80

TYT Türkçe CAdBBaaEbD c bAEDBCBeDcCDBbb EBEbAECACDE

Cevap Anahtarı B CACBBCDEADCBEAAEDBCBADECDBCCAEBEDAECACDE

TYT Sosyal CD ABAd   EDBbbADeEC     

Cevap Anahtarı B CDEABACBEDEDBACADBECBCDAE

TYT Matematik          Ac       Bc  a                 

Cevap Anahtarı B BEDACCDEAABDDCCCADBEAEECDCBACECBDBADCEAD

TYT Fen   d E    E      D   

Cevap Anahtarı B ABADEECDDECABBABDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 5 1 83
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 6 2 75
Tiyatro Türleri 8 6 2 75
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
FİİLLER 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 2 1 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 4 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HEYO BRO 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,573 257,200 3 15 37 78 1621

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 8 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 7 17,25 43 20,72 13,70 20,37

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,81 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,25 0,71 1,29

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,09 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,97 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 3 0,25 1 8,12 4,79 7,55

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 4,47 2,44 7,10

Geometri 10 3 0 3,00 30 0,53 0,15 1,20

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37 5,00 2,59 8,01

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,09 0,41 1,41

Kimya 7 3 1 2,75 39 0,94 0,66 1,19

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,28 0,33 0,97

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 3,31 1,39 3,86

Toplam: 120 43 15 39,25 33 37,16 22,47 39,80

TYT Türkçe CAdBBbD AD       cCBde C B C EBEbAECAd  

Cevap Anahtarı B CACBBCDEADCBEAAEDBCBADECDBCCAEBEDAECACDE

TYT Sosyal de Aa                    

Cevap Anahtarı B CDEABACBEDEDBACADBECBCDAE

TYT Matematik BED   DEA   DC C  B A   b   C CB      A 

Cevap Anahtarı B BEDACCDEAABDDCCCADBEAEECDCBACECBDBADCEAD

TYT Fen A AedE DbE   B  D dE

Cevap Anahtarı B ABADEECDDECABBABDDCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 1 0 100
ROMAN 6 2 2 33
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 3 2 38
Tiyatro Türleri 8 5 1 63
KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Cümlede Kavramlar 2 1 0 50
FİİLLER 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 4 3 1 75
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL KÜÇÜK 5 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,150 257,200 2 7 27 56 1378

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 8 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 20,72 13,70 20,37

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,81 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,25 0,71 1,29

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,09 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,97 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,12 4,79 7,55

Matematik-1 30 13 8 11,00 37 4,47 2,44 7,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,53 0,15 1,20

TYT Matematik 40 13 8 11,00 28 5,00 2,59 8,01

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,09 0,41 1,41

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,94 0,66 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,28 0,33 0,97

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 3,31 1,39 3,86

Toplam: 120 50 28 43,00 36 37,16 22,47 39,80

TYT Türkçe dBCdedBCB dDaEDAABAcbeDDb   CEbaBAECDEAC

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal b  DCadBCACccaECEBDA     

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB

TYT Matematik DAdE c CecAACC CBd b  A BeDb            

Cevap Anahtarı A DABEDECCBDAACCDCBEADECAEBADCECBCADDBADCE

TYT Fen        e  E    c    

Cevap Anahtarı A ADABCEECADEDBBCAEBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 1 0
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 2 4 33
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 5 1 63
Tiyatro Türleri 8 8 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
FİİLLER 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 3 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 4 3 0 75
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHTAR  B 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,788 257,200 5 24 57 124 1887

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 8 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 13 15,75 39 20,72 13,70 20,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,81 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,25 0,71 1,29

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,09 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,97 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 8,12 4,79 7,55

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 4,47 2,44 7,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,53 0,15 1,20

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 5,00 2,59 8,01

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,09 0,41 1,41

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,94 0,66 1,19

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,28 0,33 0,97

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 3,31 1,39 3,86

Toplam: 120 41 23 35,25 29 37,16 22,47 39,80

TYT Türkçe aBCeadBCBcADaEDAABbBdCDDbae bb EBA      

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal ABceC Ed A     CEdDA     

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB

TYT Matematik  AB                                     

Cevap Anahtarı A DABEDECCBDAACCDCBEADECAEBADCECBCADDBADCE

TYT Fen dcAcbEE b E BeCAEBDD

Cevap Anahtarı A ADABCEECADEDBBCAEBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 1 0
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 3 1 50
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 5 1 63
Tiyatro Türleri 8 4 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlede Kavramlar 2 1 0 50
FİİLLER 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 2 1 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 4 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEDEN 7 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,270 257,200 1 5 20 37 1147

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 8 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 20,72 13,70 20,37

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,81 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,25 0,71 1,29

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,09 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,97 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 8,12 4,79 7,55

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 4,47 2,44 7,10

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,53 0,15 1,20

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 5,00 2,59 8,01

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,09 0,41 1,41

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,94 0,66 1,19

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,28 0,33 0,97

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 3,31 1,39 3,86

Toplam: 120 52 19 47,25 39 37,16 22,47 39,80

TYT Türkçe CBCAeEBaB  D EDAABbBCbDD d BbEDEBAECDEAC

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal ABcDC   CAC cc CEeDA     

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB

TYT Matematik  AdE   C     a  Bd      B    CB b       

Cevap Anahtarı A DABEDECCBDAACCDCBEADECAEBADCECBCADDBADCE

TYT Fen A  c E e  E ceC c  D

Cevap Anahtarı A ADABCEECADEDBBCAEBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 5 1 83
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 7 1 88
Tiyatro Türleri 8 7 1 88
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
FİİLLER 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 2 1 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 4 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAFFET AYDIN 1224 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,310 257,200 8 48 90 196 2577

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 8 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 20,72 13,70 20,37

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,81 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,25 0,71 1,29

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,09 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,97 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 8,12 4,79 7,55

Toplam: 120 32 24 26,00 22 37,16 22,47 39,80

TYT Türkçe aBCcDEBCe Ac EDAcBcdCCecc ABebadBbECDcAC

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal ABbDC aBbAeAdDbCbeDA     

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 1 0
Şiir Türleri 1 1 0 100
ROMAN 6 4 2 67
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 4 3 50
Tiyatro Türleri 8 5 3 63
KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
FİİLLER 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 2 1 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,240 257,200 6 27 60 129 1923

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 8 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 20,72 13,70 20,37

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,81 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,25 0,71 1,29

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,09 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,97 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 8,12 4,79 7,55

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 4,47 2,44 7,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,53 0,15 1,20

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 5,00 2,59 8,01

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,09 0,41 1,41

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,94 0,66 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,28 0,33 0,97

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 3,31 1,39 3,86

Toplam: 120 40 19 35,25 29 37,16 22,47 39,80

TYT Türkçe dBCADEBCB  baEDAABbBCdDDbd BbbDEBAEeDEAC

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal AB DC   CbC BaECEaDd     

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB

TYT Matematik         B    e  c   E                   

Cevap Anahtarı A DABEDECCBDAACCDCBEADECAEBADCECBCADDBADCE

TYT Fen d         d        e

Cevap Anahtarı A ADABCEECADEDBBCAEBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 1 0 100
ROMAN 6 5 1 83
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 7 1 88
Tiyatro Türleri 8 7 1 88
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
FİİLLER 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 2 1 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 4 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TAHA ÇALIŞKAN 958 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,433 257,200 6 19 49 106 1802

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 7 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 3 20,25 51 18,96 13,70 20,37

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,46 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,96 0,71 1,29

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,71 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,36 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 1 1,75 9 5,50 4,79 7,55

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 10,14 2,44 7,10

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,21 0,15 1,20

TYT Matematik 40 15 9 12,75 32 11,36 2,59 8,01

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,71 0,41 1,41

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,32 0,66 1,19

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,64 0,33 0,97

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 3,68 1,39 3,86

Toplam: 120 42 21 36,75 31 39,50 22,47 39,80

TYT Türkçe aBCceEBCB  D EDA B BCC   C       AECDEA 

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal                C cD      

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB

TYT Matematik DABEDEdCBeAA a  Bc  EdbaBAD   e        c

Cevap Anahtarı A DABEDECCBDAACCDCBEADECAEBADCECBCADDBADCE

TYT Fen AcdeCE b  b  B  cc a

Cevap Anahtarı A ADABCEECADEDBBCAEBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 1 0
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 3 0 50
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 6 0 75
Tiyatro Türleri 8 7 0 88
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Cümlede Kavramlar 2 1 0 50
FİİLLER 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 2 1 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 4 1 2 25
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİOSMAN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,765 257,200 1 2 15 30 1088

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 7 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 18,96 13,70 20,37

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,46 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,96 0,71 1,29

Felsefe 5 4 1 3,75 75 0,71 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,36 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 5,50 4,79 7,55

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 10,14 2,44 7,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,21 0,15 1,20

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 11,36 2,59 8,01

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,71 0,41 1,41

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,32 0,66 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,64 0,33 0,97

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 3,68 1,39 3,86

Toplam: 120 53 17 48,75 41 39,50 22,47 39,80

TYT Türkçe aBCceEBCBE D EDAABbBCCDDbe BCEDEBdECDEAb

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal          ACABaECb DA     

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB

TYT Matematik DABEDEdCBcAA aD      d  B  C C          

Cevap Anahtarı A DABEDECCBDAACCDCBEADECAEBADCECBCADDBADCE

TYT Fen A cd E b            

Cevap Anahtarı A ADABCEECADEDBBCAEBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 1 0
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 5 1 83
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 7 1 88
Tiyatro Türleri 8 7 1 88
KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
FİİLLER 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 2 0 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 4 1 1 25
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CRİSTİAN BARONİ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,913 257,200 4 14 35 75 1598

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 7 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 1 1,75 4 18,96 13,70 20,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,46 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,96 0,71 1,29

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,71 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,36 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 5,50 4,79 7,55

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 10,14 2,44 7,10

Geometri 10 5 2 4,50 45 1,21 0,15 1,20

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56 11,36 2,59 8,01

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,71 0,41 1,41

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,32 0,66 1,19

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,64 0,33 0,97

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 3,68 1,39 3,86

Toplam: 120 45 24 39,00 33 39,50 22,47 39,80

TYT Türkçe    c            A   C                   

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal AabDCcEeaAbc   CbeDA     

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB

TYT Matematik DABEDdeCBDAAbCDC E  E b BAD  CB bc BA CE

Cevap Anahtarı A DABEDECCBDAACCDCBEADECAEBADCECBCADDBADCE

TYT Fen AcAcbEE ADbbBdaAEBeD

Cevap Anahtarı A ADABCEECADEDBBCAEBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 1 0
Şiir Türleri 1 0 0 0
ROMAN 6 0 0 0
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 0 0 0
Tiyatro Türleri 8 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Cümlede Kavramlar 2 0 0 0
FİİLLER 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 2 1 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 4 3 1 75
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESAD       YURDAKUL 138 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,815 257,200 7 49 94 203 2640

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 7 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 10 14,50 36 18,96 13,70 20,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,46 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,96 0,71 1,29

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,71 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,36 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 5,50 4,79 7,55

Matematik-1 30 5 25 -1,25 -4 10,14 2,44 7,10

Geometri 10 4 6 2,50 25 1,21 0,15 1,20

TYT Matematik 40 9 31 1,25 3 11,36 2,59 8,01

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,71 0,41 1,41

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,32 0,66 1,19

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,64 0,33 0,97

TYT Fen 20 8 12 5,00 25 3,68 1,39 3,86

Toplam: 120 40 60 25,00 21 39,50 22,47 39,80

TYT Türkçe CAaBBCDE aCBdAdEDBaccDd   e A B   bC    

Cevap Anahtarı B CACBBCDEADCBEAAEDBCBADECDBCCAEBEDAECACDE

TYT Sosyal CDcbBACcac       aaC     

Cevap Anahtarı B CDEABACBEDEDBACADBECBCDAE

TYT Matematik acbAdCacebdaebdbcaadebbCeaceCECdD*AcddAe

Cevap Anahtarı B BEDACCDEAABDDCCCADBEAEECDCBACECBDBADCEAD

TYT Fen AcADEEbbbEebeaAaDbdd

Cevap Anahtarı B ABADEECDDECABBABDDCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 1 0 100
ROMAN 6 2 0 33
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 5 0 63
Tiyatro Türleri 8 2 2 25
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlede Kavramlar 2 1 0 50
FİİLLER 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 1 1 33
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 4 0 4 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ARSLAN 550 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,548 257,200 2 4 18 35 1140

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 7 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 18,96 13,70 20,37

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,46 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,96 0,71 1,29

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,71 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,36 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 5,50 4,79 7,55

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 10,14 2,44 7,10

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,21 0,15 1,20

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31 11,36 2,59 8,01

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,71 0,41 1,41

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,32 0,66 1,19

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,64 0,33 0,97

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 3,68 1,39 3,86

Toplam: 120 54 27 47,25 39 39,50 22,47 39,80

TYT Türkçe CBCADE CeE abEDAeBbdCCDDcC  dEaEBAECDEAC

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal  BbDCD deA     CE DA     

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB

TYT Matematik DABEDEdCBcAA aDCBd  a A                c

Cevap Anahtarı A DABEDECCBDAACCDCBEADECAEBADCECBCADDBADCE

TYT Fen AcdeCEdb  b  B  cc a

Cevap Anahtarı A ADABCEECADEDBBCAEBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 1 0 100
ROMAN 6 5 1 83
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 5 1 63
Tiyatro Türleri 8 7 1 88
KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
FİİLLER 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 2 0 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 4 2 1 50
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET  ARSLAN 801 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,790 257,200 3 9 29 61 1466

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 7 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 18,96 13,70 20,37

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,46 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,96 0,71 1,29

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,71 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,36 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 5,50 4,79 7,55

Matematik-1 30 15 9 12,75 43 10,14 2,44 7,10

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,21 0,15 1,20

TYT Matematik 40 16 10 13,50 34 11,36 2,59 8,01

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,71 0,41 1,41

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,32 0,66 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,64 0,33 0,97

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 3,68 1,39 3,86

Toplam: 120 49 28 42,00 35 39,50 22,47 39,80

TYT Türkçe CBCAaEBCB  eCEDd eeaCCDD C  dEaEBAECDEAC

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal           Cb eaCbaDA     

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB

TYT Matematik DABdDEd BeAA aDCBd  adAaBAc  CB        c

Cevap Anahtarı A DABEDECCBDAACCDCBEADECAEBADCECBCADDBADCE

TYT Fen AcdeCE b  b         

Cevap Anahtarı A ADABCEECADEDBBCAEBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 5 1 83
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 5 2 63
Tiyatro Türleri 8 7 1 88
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
FİİLLER 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 2 1 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 4 2 2 50
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİM PELİT 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,540 257,200 5 17 46 99 1729

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 7 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 18,96 13,70 20,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,46 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,96 0,71 1,29

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,71 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,36 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 5,50 4,79 7,55

Matematik-1 30 5 10 2,50 8 10,14 2,44 7,10

Geometri 10 3 6 1,50 15 1,21 0,15 1,20

TYT Matematik 40 8 16 4,00 10 11,36 2,59 8,01

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,71 0,41 1,41

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,32 0,66 1,19

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,64 0,33 0,97

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 3,68 1,39 3,86

Toplam: 120 48 41 37,75 31 39,50 22,47 39,80

TYT Türkçe C dBBCaE   B AAEDaCBAecCDB C dBbbdEeACDE

Cevap Anahtarı B CACBBCDEADCBEAAEDBCBADECDBCCAEBEDAECACDE

TYT Sosyal CeaABACe  EbBb ADedC     

Cevap Anahtarı B CDEABACBEDEDBACADBECBCDAE

TYT Matematik   eA   Eccc    d  dEb  C  BdddbB BbaaEee

Cevap Anahtarı B BEDACCDEAABDDCCCADBEAEECDCBACECBDBADCEAD

TYT Fen AeAeEEb  E ceeA e Cd

Cevap Anahtarı B ABADEECDDECABBABDDCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 0 0
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 4 2 67
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 6 2 75
Tiyatro Türleri 8 6 2 75
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
FİİLLER 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 2 1 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 4 0 2 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 2 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ŞEKERCİ 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,445 257,200 4 46 87 190 2502

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 10 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 11,38 13,70 20,37

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,92 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,78 0,71 1,29

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,05 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,08 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 4,82 4,79 7,55

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 2,05 2,44 7,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,15 1,20

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 2,02 2,59 8,01

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,22 0,41 1,41

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,15 0,66 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,05 0,33 0,97

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 0,32 1,39 3,86

Toplam: 120 34 28 27,00 23 18,55 22,47 39,80

TYT Türkçe CcCBBCeEAcCe bAEaBCabccbDdbdedBEbAaCACDE

Cevap Anahtarı B CACBBCDEADCBEAAEDBCBADECDBCCAEBEDAECACDE

TYT Sosyal CeEABAe de     ADaEC     

Cevap Anahtarı B CDEABACBEDEDBACADBECBCDAE

TYT Matematik d  AC    e                              

Cevap Anahtarı B BEDACCDEAABDDCCCADBEAEECDCBACECBDBADCEAD

TYT Fen  ed  dC  E          

Cevap Anahtarı B ABADEECDDECABBABDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 1 0
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 2 4 33
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 4 4 50
Tiyatro Türleri 8 5 3 63
KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
FİİLLER 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 2 1 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 4 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA ERAYDIN 638 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,215 257,200 8 69 126 289 3566

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 10 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 1 0 1,00 3 11,38 13,70 20,37

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,92 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,78 0,71 1,29

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,05 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,08 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 4,82 4,79 7,55

Toplam: 120 8 13 4,75 4 18,55 22,47 39,80

TYT Türkçe    A                                    

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal ABceacbeCddAecbCcBeA     

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 0 0 0
ROMAN 6 0 0 0
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 0 0 0
Tiyatro Türleri 8 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Cümlede Kavramlar 2 0 0 0
FİİLLER 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 2 1 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAVUT EREN KARATAŞ 622 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,828 257,200 9 71 128 292 3582

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 10 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 11 6,25 16 11,38 13,70 20,37

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,92 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,78 0,71 1,29

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,05 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 2,08 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 0 11 -2,75 -14 4,82 4,79 7,55

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 2,05 2,44 7,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,15 1,20

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 2,02 2,59 8,01

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,22 0,41 1,41

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,15 0,66 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,05 0,33 0,97

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 0,32 1,39 3,86

Toplam: 120 12 30 4,50 4 18,55 22,47 39,80

TYT Türkçe   dBda   D   e a c  A E   d e B c ECAbDd

Cevap Anahtarı B CACBBCDEADCBEAAEDBCBADECDBCCAEBEDAECACDE

TYT Sosyal b a d be c a  b ec d     

Cevap Anahtarı B CDEABACBEDEDBACADBECBCDAE

TYT Matematik    d  a    c e  A      a                

Cevap Anahtarı B BEDACCDEAABDDCCCADBEAEECDCBACECBDBADCEAD

TYT Fen  B D c a a          

Cevap Anahtarı B ABADEECDDECABBABDDCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 0 0 0
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 0 0
Şiir Türleri 1 0 0 0
ROMAN 6 0 2 0
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 0 5 0
Tiyatro Türleri 8 3 1 38
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Cümlede Kavramlar 2 1 0 50
FİİLLER 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 0 3 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 4 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE SARIGÜL 645 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
145,215 257,200 10 76 134 299 3625

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 10 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 26 -1,50 -4 11,38 13,70 20,37

Matematik-1 30 6 14 2,50 8 2,05 2,44 7,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,15 1,20

TYT Matematik 40 6 14 2,50 6 2,02 2,59 8,01

Toplam: 120 11 40 1,00 1 18,55 22,47 39,80

TYT Türkçe bdacebdacEbDacebdacebdacEbdaCEb         

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Matematik DAacebdCaDbcaCebaEdb                    

Cevap Anahtarı A DABEDECCBDAACCDCBEADECAEBADCECBCADDBADCE
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
ŞİİR 1 0 1 0
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 1 0
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 0 4 0
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 0 7 0
Tiyatro Türleri 8 1 3 13
KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 0 1 0
FİİLLER 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 4 1 1 25
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES PAŞA ÜTÜK 68 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,718 257,200 1 3 16 31 1100

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 10 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 11,38 13,70 20,37

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,92 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,78 0,71 1,29

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,05 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,08 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 4,82 4,79 7,55

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 2,05 2,44 7,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,15 1,20

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 2,02 2,59 8,01

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,22 0,41 1,41

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,15 0,66 1,19

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,05 0,33 0,97

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 0,32 1,39 3,86

Toplam: 120 54 22 48,50 40 18,55 22,47 39,80

TYT Türkçe CBCcDEBCB ADbEDAdcdBCCDD CeBbEDEBAECDEAC

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal ABbDCedeCACAceaCEBDA     

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB

TYT Matematik  A ED   Bc ACde BE aa                   

Cevap Anahtarı A DABEDECCBDAACCDCBEADECAEBADCECBCADDBADCE

TYT Fen d    E    E     a  a

Cevap Anahtarı A ADABCEECADEDBBCAEBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 1 0
Şiir Türleri 1 1 0 100
ROMAN 6 6 0 100
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 8 0 100
Tiyatro Türleri 8 7 1 88
KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
FİİLLER 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 3 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 4 0 2 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KURTLAR VADİSİ 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,680 257,200 3 43 83 183 2407

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 10 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 10 12,50 31 11,38 13,70 20,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,92 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 0,78 0,71 1,29

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,05 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,08 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 4,82 4,79 7,55

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 2,05 2,44 7,10

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,02 0,15 1,20

TYT Matematik 40 8 8 6,00 15 2,02 2,59 8,01

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,22 0,41 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,15 0,66 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,05 0,33 0,97

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,32 1,39 3,86

Toplam: 120 34 23 28,25 24 18,55 22,47 39,80

TYT Türkçe CAaBBCeEAbdBdbAEDdCdeDbCD               

Cevap Anahtarı B CACBBCDEADCBEAAEDBCBADECDBCCAEBEDAECACDE

TYT Sosyal eDEdBAC EDd    ADeEC     

Cevap Anahtarı B CDEABACBEDEDBACADBECBCDAE

TYT Matematik aE Ad  E Aece  Ce BE      B a d         

Cevap Anahtarı B BEDACCDEAABDDCCCADBEAEECDCBACECBDBADCEAD

TYT Fen   b                 

Cevap Anahtarı B ABADEECDDECABBABDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 3 0 50
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 3 2 38
Tiyatro Türleri 8 2 1 25
KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 1 0 50
FİİLLER 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 2 1 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 4 1 1 25
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED DURMUŞ 1061 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,063 257,200 5 57 112 254 3278

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 10 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 19 11,25 28 11,38 13,70 20,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,92 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,78 0,71 1,29

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,05 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,08 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 10 2,50 13 4,82 4,79 7,55

Toplam: 120 21 29 13,75 11 18,55 22,47 39,80

TYT Türkçe dbCc CbE   BdAdEcaCeAebCDcbb EBEabbCdaDE

Cevap Anahtarı B CACBBCDEADCBEAAEDBCBADECDBCCAEBEDAECACDE

TYT Sosyal aeEABdaaEc     Aeeca     

Cevap Anahtarı B CDEABACBEDEDBACADBECBCDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 0 1 0
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 1 0
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 3 3 50
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 3 4 38
Tiyatro Türleri 8 4 4 50
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
FİİLLER 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 0 3 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED EMİN 6 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,855 257,200 2 26 59 128 1914

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 10 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 11,38 13,70 20,37

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,92 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,78 0,71 1,29

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,05 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,08 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 4,82 4,79 7,55

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 2,05 2,44 7,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,15 1,20

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 2,02 2,59 8,01

Toplam: 120 40 19 35,25 29 18,55 22,47 39,80

TYT Türkçe CBCbbaBac    EDAbBAdaCeDECA bbDaBAECDEAC

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal ABEDCDEcdA     a BDA     

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB

TYT Matematik  AdE da e  A C  BE                      

Cevap Anahtarı A DABEDECCBDAACCDCBEADECAEBADCECBCADDBADCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 1 0
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 4 2 67
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 6 1 75
Tiyatro Türleri 8 5 3 63
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
FİİLLER 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 2 1 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 4 1 0 25
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT DURGUN 894 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,563 257,200 7 64 121 280 3445

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 10 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 13 4,75 12 11,38 13,70 20,37

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,92 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,78 0,71 1,29

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,05 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,08 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 4,82 4,79 7,55

Toplam: 120 15 24 9,00 8 18,55 22,47 39,80

TYT Türkçe eabAcccCa    EDA BcBCaccc b             

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal AdaDe  dCACdceaCaeeA     

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
ŞİİR 1 0 1 0
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 1 2 17
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 3 2 38
Tiyatro Türleri 8 2 1 25
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 0 1 0
FİİLLER 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 1 2 33
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN DİNÇER 545 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,973 257,200 6 60 115 260 3296

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 10 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 21 13,75 34 11,38 13,70 20,37

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,92 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,78 0,71 1,29

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,05 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,08 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 15 1,25 6 4,82 4,79 7,55

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 2,05 2,44 7,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,15 1,20

TYT Matematik 40 0 5 -1,25 -3 2,02 2,59 8,01

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,22 0,41 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,15 0,66 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,05 0,33 0,97

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,32 1,39 3,86

Toplam: 120 24 42 13,50 11 18,55 22,47 39,80

TYT Türkçe CcdBaCDEebecdbbbDaCBADcCDceCebBEbAaaeCDE

Cevap Anahtarı B CACBBCDEADCBEAAEDBCBADECDBCCAEBEDAECACDE

TYT Sosyal eDadaddcbcEaedbAaeEC     

Cevap Anahtarı B CDEABACBEDEDBACADBECBCDAE

TYT Matematik e        dc       c   a                 

Cevap Anahtarı B BEDACCDEAABDDCCCADBEAEECDCBACECBDBADCEAD

TYT Fen   e                 

Cevap Anahtarı B ABADEECDDECABBABDDCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 1 0
Şiir Türleri 1 1 0 100
ROMAN 6 4 2 67
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 3 5 38
Tiyatro Türleri 8 5 3 63
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
FİİLLER 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 1 2 33
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 4 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE NUR FİDAN 751 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,255 257,200 2 35 75 163 2198

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 2 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 23,00 13,70 20,37

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,50 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,25 0,71 1,29

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,62 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,38 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 5,25 4,79 7,55

Matematik-1 30 8 13 4,75 16 11,25 2,44 7,10

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,25 0,15 1,20

TYT Matematik 40 8 14 4,50 11 14,50 2,59 8,01

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,50 0,41 1,41

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,62 0,66 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,25 0,33 0,97

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 7,38 1,39 3,86

Toplam: 120 42 43 31,25 26 50,12 22,47 39,80

TYT Türkçe CAdB CcEdcacbAAEaaCBcDbCD baAEBbDAbCACDc

Cevap Anahtarı B CACBBCDEADCBEAAEDBCBADECDBCCAEBEDAECACDE

TYT Sosyal Cec a e  e  a  ADeEC     

Cevap Anahtarı B CDEABACBEDEDBACADBECBCDAE

TYT Matematik aa AbaDE ABcDdb  bcbeEad   A  e         

Cevap Anahtarı B BEDACCDEAABDDCCCADBEAEECDCBACECBDBADCEAD

TYT Fen AcADbEb DEeAe d     

Cevap Anahtarı B ABADEECDDECABBABDDCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 5 1 83
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 3 3 38
Tiyatro Türleri 8 5 3 63
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
FİİLLER 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 2 1 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 4 1 1 25
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL KİBAR 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,110 257,200 1 1 1 5 505

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 2 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 4 28,00 70 23,00 13,70 20,37

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,50 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 -0,25 0,71 1,29

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,62 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,38 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 5,25 4,79 7,55

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 11,25 2,44 7,10

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,25 0,15 1,20

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 14,50 2,59 8,01

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,50 0,41 1,41

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,62 0,66 1,19

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,25 0,33 0,97

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 7,38 1,39 3,86

Toplam: 120 72 12 69,00 58 50,12 22,47 39,80

TYT Türkçe C dBBCDEAD   AAEDcCBdD CDB C EBEbAECACDE

Cevap Anahtarı B CACBBCDEADCBEAAEDBCBADECDBCCAEBEDAECACDE

TYT Sosyal CD Aa     E cbCAD  C     

Cevap Anahtarı B CDEABACBEDEDBACADBECBCDAE

TYT Matematik BEDA  DEAABcDCCC  B A     BAC CBDBAe EA 

Cevap Anahtarı B BEDACCDEAABDDCCCADBEAEECDCBACECBDBADCEAD

TYT Fen A ADcE DbECA B  D d 

Cevap Anahtarı B ABADEECDDECABBABDDCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 0 0
Şiir Türleri 1 1 0 100
ROMAN 6 5 1 83
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 7 1 88
Tiyatro Türleri 8 7 0 88
KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
FİİLLER 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 2 0 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 4 3 0 75
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASUDE ERVA YILDIRIM 721 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,598 257,200 5 36 76 169 2239

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 11 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 19,09 13,70 20,37

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,73 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,68 0,71 1,29

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,27 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,52 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 7,20 4,79 7,55

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 1,48 2,44 7,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,09 0,15 1,20

TYT Matematik 40 2 8 0,00 0 1,39 2,59 8,01

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,11 0,41 1,41

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,70 0,66 1,19

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,55 0,33 0,97

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 1,36 1,39 3,86

Toplam: 120 39 33 30,75 26 29,05 22,47 39,80

TYT Türkçe Cc BeCDd D B b EDaCeAcdCDBbadEBE bECdCDE

Cevap Anahtarı B CACBBCDEADCBEAAEDBCBADECDBCCAEBEDAECACDE

TYT Sosyal CDbABACc  EDc CdDBEC     

Cevap Anahtarı B CDEABACBEDEDBACADBECBCDAE

TYT Matematik    b   c ee c    aBdc   D               

Cevap Anahtarı B BEDACCDEAABDDCCCADBEAEECDCBACECBDBADCEAD

TYT Fen  ed ddC  E  e Aaa  d

Cevap Anahtarı B ABADEECDDECABBABDDCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 1 0
Şiir Türleri 1 1 0 100
ROMAN 6 4 1 67
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 3 5 38
Tiyatro Türleri 8 5 3 63
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
FİİLLER 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 3 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 4 1 2 25
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NAZ KAPUKAYA 982 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,173 257,200 7 44 84 184 2417

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 11 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 5 22,75 57 19,09 13,70 20,37

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,73 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,68 0,71 1,29

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,27 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,52 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 7,20 4,79 7,55

Matematik-1 30 3 8 1,00 3 1,48 2,44 7,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,09 0,15 1,20

TYT Matematik 40 3 8 1,00 3 1,39 2,59 8,01

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,11 0,41 1,41

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,70 0,66 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,55 0,33 0,97

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 1,36 1,39 3,86

Toplam: 120 34 22 28,50 24 29,05 22,47 39,80

TYT Türkçe aBC DEBaB    ED  a BCCDDd ABbED BAECD AC

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal    e  E  A     CcaD      

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB

TYT Matematik  A  Dd  e    C  cd  add   b             

Cevap Anahtarı A DABEDECCBDAACCDCBEADECAEBADCECBCADDBADCE

TYT Fen AceebEd   E    c    

Cevap Anahtarı A ADABCEECADEDBBCAEBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 0 0
Şiir Türleri 1 1 0 100
ROMAN 6 5 0 83
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 5 0 63
Tiyatro Türleri 8 6 2 75
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
FİİLLER 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 2 1 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 4 1 2 25
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA NUR TURAN 583 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,910 257,200 4 31 68 145 2052

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 11 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 19,09 13,70 20,37

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,73 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,68 0,71 1,29

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,27 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,52 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 7,20 4,79 7,55

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 1,48 2,44 7,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,09 0,15 1,20

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 1,39 2,59 8,01

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,11 0,41 1,41

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,70 0,66 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,55 0,33 0,97

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,36 1,39 3,86

Toplam: 120 37 15 33,25 28 29,05 22,47 39,80

TYT Türkçe CAaBBaDEADa  AdEDBCa cbdD C   a DAECACDa

Cevap Anahtarı B CACBBCDEADCBEAAEDBCBADECDBCCAEBEDAECACDE

TYT Sosyal Ce AdAC E   BdCAD aC     

Cevap Anahtarı B CDEABACBEDEDBACADBECBCDAE

TYT Matematik    A      B    C  B                     

Cevap Anahtarı B BEDACCDEAABDDCCCADBEAEECDCBACECBDBADCEAD

TYT Fen   d      E          

Cevap Anahtarı B ABADEECDDECABBABDDCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 1 0 100
ROMAN 6 4 1 67
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 4 2 50
Tiyatro Türleri 8 4 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
FİİLLER 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 2 0 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 4 1 0 25
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN UYAN 553 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,648 257,200 11 55 108 244 3185

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 11 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 9 14,75 37 19,09 13,70 20,37

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,73 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,68 0,71 1,29

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,27 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,52 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 4 1,00 5 7,20 4,79 7,55

Toplam: 120 19 13 15,75 13 29,05 22,47 39,80

TYT Türkçe  B A d CB    EDA BABbC cbb  bEbEBecCD A 

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal  a D           aceD      

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50
ŞİİR 1 0 0 0
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 0 0 0
ROMAN 6 3 2 50
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 3 2 38
Tiyatro Türleri 8 6 2 75
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlede Kavramlar 2 1 0 50
FİİLLER 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 1 2 33
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇİĞDEM HARMAN 659 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,045 257,200 6 41 81 180 2371

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 11 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 20 15,00 38 19,09 13,70 20,37

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,73 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,68 0,71 1,29

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,27 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,52 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 7,20 4,79 7,55

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 1,48 2,44 7,10

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 -0,09 0,15 1,20

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 1,39 2,59 8,01

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,11 0,41 1,41

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,70 0,66 1,19

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,55 0,33 0,97

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 1,36 1,39 3,86

Toplam: 120 37 33 28,75 24 29,05 22,47 39,80

TYT Türkçe CAedeCDEcDaBcAAaDBCcbecCDebdcaBbbAEaACDc

Cevap Anahtarı B CACBBCDEADCBEAAEDBCBADECDBCCAEBEDAECACDE

TYT Sosyal ae  BA  E aeB CdDeEC     

Cevap Anahtarı B CDEABACBEDEDBACADBECBCDAE

TYT Matematik    A           b  BE      Bd  d      c  

Cevap Anahtarı B BEDACCDEAABDDCCCADBEAEECDCBACECBDBADCEAD

TYT Fen eeAcE    E      D  E

Cevap Anahtarı B ABADEECDDECABBABDDCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 1 0 100
ROMAN 6 4 2 67
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 2 6 25
Tiyatro Türleri 8 6 2 75
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
FİİLLER 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 2 1 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 4 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESLEM AVCI 563 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,223 257,200 2 21 53 118 1862

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 11 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 19,09 13,70 20,37

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,73 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,68 0,71 1,29

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,27 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,52 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 7,20 4,79 7,55

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 1,48 2,44 7,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,09 0,15 1,20

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 1,39 2,59 8,01

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,11 0,41 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,70 0,66 1,19

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,55 0,33 0,97

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,36 1,39 3,86

Toplam: 120 39 11 36,25 30 29,05 22,47 39,80

TYT Türkçe CAaBeCDE   B A EDBCBbDbCDBbd EBEDAECAbDE

Cevap Anahtarı B CACBBCDEADCBEAAEDBCBADECDBCCAEBEDAECACDE

TYT Sosyal CDcABAec    B  AD EC     

Cevap Anahtarı B CDEABACBEDEDBACADBECBCDAE

TYT Matematik                   B                     

Cevap Anahtarı B BEDACCDEAABDDCCCADBEAEECDCBACECBDBADCEAD

TYT Fen   d             D   

Cevap Anahtarı B ABADEECDDECABBABDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 1 0 100
ROMAN 6 5 1 83
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 6 2 75
Tiyatro Türleri 8 8 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
FİİLLER 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 2 0 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 4 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR NACAR 703 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,188 257,200 9 51 99 216 2803

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 11 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 19 14,25 36 19,09 13,70 20,37

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,73 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,68 0,71 1,29

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,27 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,52 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 12 4,00 20 7,20 4,79 7,55

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 1,48 2,44 7,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,09 0,15 1,20

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 1,39 2,59 8,01

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,11 0,41 1,41

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,70 0,66 1,19

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,55 0,33 0,97

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 1,36 1,39 3,86

Toplam: 120 32 38 22,50 19 29,05 22,47 39,80

TYT Türkçe CBCAaEeCe ADbbDAdBbaabDcaC eabbbBbECDdAC

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal caceCbEBeAbbce CdcDA     

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB

TYT Matematik  Ae         CC  cc       d              

Cevap Anahtarı A DABEDECCBDAACCDCBEADECAEBADCECBCADDBADCE

TYT Fen b         E    AaB c

Cevap Anahtarı A ADABCEECADEDBBCAEBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 3 3 50
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 2 6 25
Tiyatro Türleri 8 5 3 63
KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
FİİLLER 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 2 1 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 4 1 0 25
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ZOUHORİ 1162 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,483 257,200 10 53 103 232 3054

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 11 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 21 6,75 17 19,09 13,70 20,37

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,73 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,68 0,71 1,29

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,27 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,52 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 7,20 4,79 7,55

Toplam: 120 25 28 18,00 15 29,05 22,47 39,80

TYT Türkçe eACccCDEeeadcbdcDBCBAD eaddbbaeEbd      

Cevap Anahtarı B CACBBCDEADCBEAAEDBCBADECDBCCAEBEDAECACDE

TYT Sosyal CDaceAecEeEDBACADeEC     

Cevap Anahtarı B CDEABACBEDEDBACADBECBCDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 0 1 0
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 1 0 100
ROMAN 6 2 3 33
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 2 5 25
Tiyatro Türleri 8 3 2 38
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Cümlede Kavramlar 2 0 1 0
FİİLLER 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 2 1 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR YILMAZ 579 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,553 257,200 3 23 56 121 1874

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 11 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 19,09 13,70 20,37

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,73 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,68 0,71 1,29

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,27 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,52 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 7,20 4,79 7,55

Matematik-1 30 0 0 0,00 0 1,48 2,44 7,10

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,09 0,15 1,20

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 1,39 2,59 8,01

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,11 0,41 1,41

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,70 0,66 1,19

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,55 0,33 0,97

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 1,36 1,39 3,86

Toplam: 120 41 20 36,00 30 29,05 22,47 39,80

TYT Türkçe CbCBBCDdd  B AAEDBCBeDcCDBbe dBEcAECACDE

Cevap Anahtarı B CACBBCDEADCBEAAEDBCBADECDBCCAEBEDAECACDE

TYT Sosyal CeEABAedEeEDcbCAD aC     

Cevap Anahtarı B CDEABACBEDEDBACADBECBCDAE

TYT Matematik                                e        

Cevap Anahtarı B BEDACCDEAABDDCCCADBEAEECDCBACECBDBADCEAD

TYT Fen  ed      E      Db  

Cevap Anahtarı B ABADEECDDECABBABDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 1 0
Şiir Türleri 1 1 0 100
ROMAN 6 3 3 50
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 7 1 88
Tiyatro Türleri 8 8 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
FİİLLER 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 2 0 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 4 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENANUR KIRIK 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,343 257,200 1 10 30 63 1477

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 11 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 19,09 13,70 20,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,73 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,68 0,71 1,29

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,27 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,52 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 7,20 4,79 7,55

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 1,48 2,44 7,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,09 0,15 1,20

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 1,39 2,59 8,01

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,11 0,41 1,41

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,70 0,66 1,19

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,55 0,33 0,97

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 1,36 1,39 3,86

Toplam: 120 46 16 42,00 35 29,05 22,47 39,80

TYT Türkçe dACaBCDEADaB AAEDaCBbDbCDBbCAEBcDbECACDE

Cevap Anahtarı B CACBBCDEADCBEAAEDBCBADECDBCCAEBEDAECACDE

TYT Sosyal aDaABACeE EDcc AD Ea     

Cevap Anahtarı B CDEABACBEDEDBACADBECBCDAE

TYT Matematik    A              B                     

Cevap Anahtarı B BEDACCDEAABDDCCCADBEAEECDCBACECBDBADCEAD

TYT Fen   d E    E      D   

Cevap Anahtarı B ABADEECDDECABBABDDCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 0 1 0
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 1 0 100
ROMAN 6 6 0 100
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 7 1 88
Tiyatro Türleri 8 6 2 75
KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
FİİLLER 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 1 1 33
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 4 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VİLDAN ÜNAL 605 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,030 257,200 8 45 86 188 2467

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 11 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 19,09 13,70 20,37

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,73 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,68 0,71 1,29

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,27 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,52 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16 7,20 4,79 7,55

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 1,48 2,44 7,10

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,09 0,15 1,20

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 1,39 2,59 8,01

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,11 0,41 1,41

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,70 0,66 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,55 0,33 0,97

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,36 1,39 3,86

Toplam: 120 35 29 27,75 23 29,05 22,47 39,80

TYT Türkçe aBCeDEBCB  D aab BABCCDc db bEDdBAECDEAC

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal da DCc aCA cceaaaaDA     

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB

TYT Matematik cA      B A  a  B  b db        d        

Cevap Anahtarı A DABEDECCBDAACCDCBEADECAEBADCECBCADDBADCE

TYT Fen d         E        a

Cevap Anahtarı A ADABCEECADEDBBCAEBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 1 0
Şiir Türleri 1 1 0 100
ROMAN 6 4 2 67
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 3 4 38
Tiyatro Türleri 8 8 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
FİİLLER 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 1 2 33
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 4 0 2 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI HACER SADE 789 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,105 257,200 9 59 114 259 3292

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 9 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 12 7,00 18 21,86 13,70 20,37

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,42 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,47 0,71 1,29

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,67 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,08 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 9,64 4,79 7,55

Matematik-1 30 2 10 -0,50 -2 3,67 2,44 7,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,11 0,15 1,20

TYT Matematik 40 2 10 -0,50 -1 3,56 2,59 8,01

Toplam: 120 20 27 13,25 11 36,03 22,47 39,80

TYT Türkçe Cba BCac a e AeEDaCBcDEe ae             

Cevap Anahtarı B CACBBCDEADCBEAAEDBCBADECDBCCAEBEDAECACDE

TYT Sosyal CD  aeCeED     ADcaC     

Cevap Anahtarı B CDEABACBEDEDBACADBECBCDAE

TYT Matematik   b becE c    bd  cac   D               

Cevap Anahtarı B BEDACCDEAABDDCCCADBEAEECDCBACECBDBADCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 1 0
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 1 2 17
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 4 2 50
Tiyatro Türleri 8 2 1 25
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 2 0 0 0
FİİLLER 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 2 1 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 4 1 2 25
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE 1207 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,900 257,200 7 25 58 127 1913

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 9 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 21,86 13,70 20,37

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,42 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,47 0,71 1,29

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,67 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,08 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,64 4,79 7,55

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 3,67 2,44 7,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,11 0,15 1,20

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 3,56 2,59 8,01

Fizik 7 1 1 0,75 11 -0,06 0,41 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,56 0,66 1,19

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,47 0,33 0,97

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,97 1,39 3,86

Toplam: 120 40 18 35,50 30 36,03 22,47 39,80

TYT Türkçe dBCAcEBCB  bdEcAeBABCCDDcC B EcEBAECDEAC

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal ABbDC  ddA b aECdaDA     

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB

TYT Matematik             bb  B                       

Cevap Anahtarı A DABEDECCBDAACCDCBEADECAEBADCECBCADDBADCE

TYT Fen d    E             D

Cevap Anahtarı A ADABCEECADEDBBCAEBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 4 2 67
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 8 0 100
Tiyatro Türleri 8 8 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
FİİLLER 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 2 1 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 4 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL YURTSEVEN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,560 257,200 8 39 79 176 2292

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 9 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 6 21,50 54 21,86 13,70 20,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,42 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,47 0,71 1,29

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,67 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,08 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 9,64 4,79 7,55

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 3,67 2,44 7,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,11 0,15 1,20

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 3,56 2,59 8,01

Toplam: 120 33 11 30,25 25 36,03 22,47 39,80

TYT Türkçe CBCcDE Cc    EDAABAaCCac   B b  BAECDEAC

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal ABbDa   eA     Cc DA     

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB

TYT Matematik       CC  A             e               

Cevap Anahtarı A DABEDECCBDAACCDCBEADECAEBADCECBCADDBADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 1 0
Şiir Türleri 1 1 0 100
ROMAN 6 4 0 67
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 4 2 50
Tiyatro Türleri 8 6 2 75
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
FİİLLER 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 2 0 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 4 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE ARSLAN 1117 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,798 257,200 1 6 21 39 1206

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 9 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 21,86 13,70 20,37

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,42 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,47 0,71 1,29

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,67 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,08 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,64 4,79 7,55

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 3,67 2,44 7,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,11 0,15 1,20

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 3,56 2,59 8,01

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,06 0,41 1,41

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,56 0,66 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,47 0,33 0,97

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,97 1,39 3,86

Toplam: 120 50 16 46,00 38 36,03 22,47 39,80

TYT Türkçe CAaB CcE   B AAEDBCBbDcCDabC EBb AECACDE

Cevap Anahtarı B CACBBCDEADCBEAAEDBCBADECDBCCAEBEDAECACDE

TYT Sosyal CDbABACe aEcB CADaEC     

Cevap Anahtarı B CDEABACBEDEDBACADBECBCDAE

TYT Matematik BE A CDaA B a     B       BAb           

Cevap Anahtarı B BEDACCDEAABDDCCCADBEAEECDCBACECBDBADCEAD

TYT Fen          E      c   

Cevap Anahtarı B ABADEECDDECABBABDDCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 0 1 0
ROMAN 6 5 0 83
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 6 1 75
Tiyatro Türleri 8 7 1 88
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
FİİLLER 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 2 1 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 4 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR KARACA 657 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,860 257,200 4 12 33 66 1501

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 9 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 21,86 13,70 20,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,42 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,47 0,71 1,29

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,67 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,08 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,64 4,79 7,55

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 3,67 2,44 7,10

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,11 0,15 1,20

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 3,56 2,59 8,01

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,06 0,41 1,41

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,56 0,66 1,19

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,47 0,33 0,97

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 0,97 1,39 3,86

Toplam: 120 46 19 41,25 34 36,03 22,47 39,80

TYT Türkçe CBCADE Ce  D EDebe BaCDDdCAe EbEcAECDEAb

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal AabDC  BeACbB aCa DA     

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB

TYT Matematik  ABEDaCCB A   a B         D   d         

Cevap Anahtarı A DABEDECCBDAACCDCBEADECAEBADCECBCADDBADCE

TYT Fen           E        D

Cevap Anahtarı A ADABCEECADEDBBCAEBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 1 0 100
ROMAN 6 4 2 67
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 5 2 63
Tiyatro Türleri 8 6 2 75
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
FİİLLER 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 2 0 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 4 1 1 25
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLNUR PARLAR 588 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,868 257,200 6 22 55 120 1869

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 9 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 7 22,25 56 21,86 13,70 20,37

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,42 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,47 0,71 1,29

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,67 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,08 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,64 4,79 7,55

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 3,67 2,44 7,10

Geometri 10 0 4 -1,00 -10 -0,11 0,15 1,20

TYT Matematik 40 3 10 0,50 1 3,56 2,59 8,01

Fizik 7 1 3 0,25 4 -0,06 0,41 1,41

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,56 0,66 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,47 0,33 0,97

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 0,97 1,39 3,86

Toplam: 120 42 24 36,00 30 36,03 22,47 39,80

TYT Türkçe aBC Dd CB    EDAA eaCCDD C BbEDaBAECDEAb

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal ABEDCa d ACABDaC  DA     

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB

TYT Matematik  b  bE  B    a  cd b         C dee   c  

Cevap Anahtarı A DABEDECCBDAACCDCBEADECAEBADCECBCADDBADCE

TYT Fen d  e cE   E        a

Cevap Anahtarı A ADABCEECADEDBBCAEBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 0 0 0
Şiir Türleri 1 1 0 100
ROMAN 6 3 3 50
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 6 1 75
Tiyatro Türleri 8 7 0 88
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
FİİLLER 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 2 0 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 4 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA ÇİVİCİ 972 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,150 257,200 2 8 28 60 1458

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 9 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 21,86 13,70 20,37

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,42 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,47 0,71 1,29

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,67 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,08 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,64 4,79 7,55

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 3,67 2,44 7,10

Geometri 10 1 0 1,00 10 -0,11 0,15 1,20

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 3,56 2,59 8,01

Toplam: 120 46 15 42,25 35 36,03 22,47 39,80

TYT Türkçe CaCADEBCBc   EDAAe B CDDaC BbEbEBAECDEAC

Cevap Anahtarı A CBCADEBCBEADCEDAABABCCDDECABCEDEBAECDEAC

TYT Sosyal ABEDC E dAddccEC BDA     

Cevap Anahtarı A ABEDCDEBCACABDECEBDAEADCB

TYT Matematik  AB  beCe        E  E c                E

Cevap Anahtarı A DABEDECCBDAACCDCBEADECAEBADCECBCADDBADCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 1 0 100
ROMAN 6 5 1 83
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 8 0 100
Tiyatro Türleri 8 7 1 88
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
FİİLLER 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 3 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 4 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA DOĞRUYOL 535 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,228 257,200 3 11 31 64 1481

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 9 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 5 22,75 57 21,86 13,70 20,37

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,42 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,47 0,71 1,29

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,67 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,08 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,64 4,79 7,55

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 3,67 2,44 7,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,11 0,15 1,20

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 3,56 2,59 8,01

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,06 0,41 1,41

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,56 0,66 1,19

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,47 0,33 0,97

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 0,97 1,39 3,86

Toplam: 120 45 13 41,75 35 36,03 22,47 39,80

TYT Türkçe CACB CDE D B A EDaCc D CDBbd EBcDA   CDE

Cevap Anahtarı B CACBBCDEADCBEAAEDBCBADECDBCCAEBEDAECACDE

TYT Sosyal CD ABACeE EbB CADeEa     

Cevap Anahtarı B CDEABACBEDEDBACADBECBCDAE

TYT Matematik     CC E          c A   b   C           

Cevap Anahtarı B BEDACCDEAABDDCCCADBEAEECDCBACECBDBADCEAD

TYT Fen  ed      E      DD  

Cevap Anahtarı B ABADEECDDECABBABDDCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Edebiyat - Edebiyatın Bilimler ve Güzel Sanatlar ile İlişkisi 1 1 0 100
Şiir Türleri 1 1 0 100
ROMAN 6 6 0 100
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 8 5 2 63
Tiyatro Türleri 8 4 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Cümlede Kavramlar 2 1 0 50
FİİLLER 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 3 1 2 33
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Felsefesi 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 4 1 1 25
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL AKDENİZ TYT

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ZÜLAL YILDIZ 88 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,540 257,200 5 17 46 99 1729

Puanı Hesaplanan: 81 140 306 3646

Katılımlar: 9 90 149 320 3712

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 21,86 13,70 20,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,42 1,64 2,54

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,47 0,71 1,29

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,67 0,74 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,08 1,69 2,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,64 4,79 7,55

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 3,67 2,44 7,10

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 -0,11 0,15 1,20

TYT Matematik 40 3 9 0,75 2 3,56 2,59 8,01

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 -0,06 0,41 1,41

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,56 0,66 1,19

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,47 0,33 0,97

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 0,97 1,39 3,86

Toplam: 120 45 28 38,00 32 36,03 22,47 39,80

TYT Türkçe CdCB CDd e BaAAEDaCBeD CDBeC EBEeAECACDE

Cevap Anahtarı B CACBBCDEADCBEAAEDBCBADECDBCCAEBEDAECACDE

TYT Sosyal CebABACdbaaDBACAD EC     

Cevap Anahtarı B CDEABACBEDEDBACADBECBCDAE

TYT Matematik a  bb bE  B    a  c         C d   ee    

Cevap Anahtarı B BEDACCDEAABDDCCCADBEAEECDCBACECBDBADCEAD

TYT Fen bed  d   E     Ba   

Cevap Anahtarı B ABADEECDDECABBABDDCE
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