
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - ORTAOKUL yeni formül 23-24 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Ankara KEÇİÖREN ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU 8. Sınıf KDS-2 7934 114 56 56

Ortalamalar
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ ToplamORTAOKUL yeni formül 23-24

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.79 7.84 8.18 6.77 2.53 5.93 7.56 1.95 6.91 4.95 3.30 3.85 4.50 7.43 2.03 10.07 7.89 7.44 44.65 30.94 34.34 364.658

İl Ortalaması 10.33 8.33 7.56 6.76 2.47 5.94 7.78 1.70 7.21 5.25 3.19 4.18 4.27 8.18 1.54 9.33 8.51 6.50 43.73 32.39 32.93 359.052
Okul Ortalaması 9.80 8.45 6.99 6.43 2.61 5.56 7.07 2.05 6.39 6.20 2.80 5.26 4.39 7.38 1.93 9.12 8.73 6.21 43.02 32.02 32.35 357.598

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ ToplamORTAOKUL yeni formül 23-24Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 70 - ELİFNUR TOĞLU 8 / A 15 5 13.33 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 15 4 13.67 18 2 17.33 78.00 11.00 74.33 453.570 85 1 1 1
2 44 - ELİF NİDA ARUN 8 / A 15 5 13.33 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 13 6 11.00 17 2 16.33 74.00 14.00 69.33 441.711 220 2 2 2
3 50 - GÜNAYDIN ERVA 8 / A 15 5 13.33 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 12 8 9.33 18 2 17.33 72.00 18.00 65.99 437.748 290 3 3 3
4 42 - GÜNAYDIN ALİ 8 / A 15 4 13.67 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 14 6 12.00 15 5 13.33 73.00 16.00 67.67 436.793 298 4 4 4
5 37 - NİSANUR KAVAKLI 8 / A 16 4 14.67 10 0 10.00 10 0 10.00 8 2 7.33 11 7 8.67 15 5 13.33 70.00 18.00 64.00 428.896 470 6 5 5
6 1 - YAĞMUR KÖSE 8 / A 16 4 14.67 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 9 10 5.67 13 7 10.67 65.00 24.00 57.01 411.141 1083 9 6 6
7 8 - ABDURAHMAN İBRAHİM 8 / A 16 4 14.67 10 0 10.00 7 3 6.00 9 1 8.67 6 6 4.00 13 7 10.67 61.00 21.00 54.01 405.207 1361 10 7 7
8 211 - DOGAN ELİF SU 8 / A 11 9 8.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 8 10 4.67 16 4 14.67 65.00 23.00 57.34 403.230 1467 11 8 8
9 65 - SÖYLEMEZ EBUBEKİR 8 / A 12 7 9.67 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 7 3 6.00 14 6 12.00 62.00 17.00 56.34 403.222 1470 12 9 9

10 248 - TALHA MAL İK KIL* 8 / A 10 9 7.00 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 14 6 12.00 61.00 18.00 55.00 399.252 1689 14 10 10
11 11 - EMİN AKSU 8 / A 14 6 12.00 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 4 11 0.33 14 6 12.00 60.00 25.00 51.66 392.333 2059 23 11 11
12 212 - RABİA SEKMANİ 8 / C 15 5 13.33 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 8 12 4.00 11 9 8.00 58.00 32.00 47.32 391.341 2124 25 12 12
13 34 - İREM NAZLI UZ 8 / C 13 7 10.67 8 2 7.33 10 0 10.00 6 4 4.67 5 4 3.67 13 7 10.67 55.00 24.00 47.01 390.400 2143 26 13 13
14 30 - DURKUT ECRİN 8 / A 13 5 11.33 10 0 10.00 8 2 7.33 4 4 2.67 4 2 3.33 11 8 8.33 50.00 21.00 42.99 382.933 2617 31 14 14
15 18 - M GÖKBERK GÖNEN 8 / A 11 9 8.00 10 0 10.00 10 0 10.00 8 2 7.33 4 3 3.00 12 8 9.33 55.00 22.00 47.66 380.481 2792 33 15 15
16 67 - SÜMEYRA YALÇIN 8 / A 13 6 11.00 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 5 8 2.33 10 9 7.00 55.00 26.00 46.33 379.496 2856 36 16 16
17 28 - BERRAK KARAÇAM 8 / A 13 7 10.67 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 5 12 1.00 11 9 8.00 55.00 32.00 44.34 376.556 3033 38 17 17
18 26 - ASUDE BETÜL KARACA 8 / C 11 9 8.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 6 14 1.33 12 8 9.33 57.00 33.00 46.00 375.541 3113 39 18 18
19 21 - ÖMER TAHA IŞIK 8 / A 11 9 8.00 9 1 8.67 10 0 10.00 6 4 4.67 3 7 0.67 13 7 10.67 52.00 28.00 42.68 374.593 3162 40 19 19
20 179 - MELİSA DEMET 8 / D 15 5 13.33 9 1 8.67 8 2 7.33 5 5 3.33 1 7 -1.33 11 8 8.33 49.00 28.00 39.66 374.556 3187 41 20 20
21 9 - KAAN EYMEN SARAÇ 8 / A 18 2 17.33 7 3 6.00 10 0 10.00 9 1 8.67 4 16 -1.33 6 13 1.67 54.00 35.00 42.34 370.630 3437 44 21 21
22 208 - TAYYİBE AÇIKGÖZ 8 / B 11 6 9.00 8 1 7.67 8 2 7.33 1 3 0.00 0 0 0.00 11 7 8.67 39.00 19.00 32.67 363.467 3963 47 22 22
23 75 - ECRİN ERTÜRK 8 / D 11 6 9.00 6 2 5.33 7 1 6.67 2 5 0.33 1 2 0.33 10 4 8.67 37.00 20.00 30.33 362.467 4054 49 23 23
24 48 - MURAT KUVEL 8 / C 11 8 8.33 8 1 7.67 6 4 4.67 5 4 3.67 2 9 -1.00 12 7 9.67 44.00 33.00 33.01 362.230 4059 50 24 24
25 46 - MELİSA İNANC 8 / C 12 8 9.33 5 4 3.67 7 3 6.00 8 2 7.33 2 6 0.00 10 10 6.67 44.00 33.00 33.00 360.000 4197 54 25 25
26 12 - MEHMET EMİN TUNCA 8 / C 8 9 5.00 6 1 5.67 7 2 6.33 9 1 8.67 0 2 -0.67 12 8 9.33 42.00 23.00 34.33 355.785 4508 58 26 26
27 66 - SEDEF SARICA 8 / C 9 11 5.33 8 1 7.67 9 1 8.67 5 5 3.33 5 9 2.00 9 11 5.33 45.00 38.00 32.33 352.081 4751 62 27 27
28 39 - ŞEVVAL KARAÇAM 8 / C 10 10 6.67 4 6 2.00 9 1 8.67 8 2 7.33 5 10 1.67 8 12 4.00 44.00 41.00 30.34 349.896 4888 65 28 28
29 41 - ZEYNEP SENA UÇAK 8 / B 8 5 6.33 5 2 4.33 9 1 8.67 7 3 6.00 2 6 0.00 8 9 5.00 39.00 26.00 30.33 347.644 5062 67 29 29
30 203 - REYHAN C YİĞİTT 8 / D 13 6 11.00 5 5 3.33 6 4 4.67 6 4 4.67 0 5 -1.67 7 12 3.00 37.00 36.00 25.00 345.919 5188 69 30 30
31 61 - 8 / D 10 10 6.67 9 0 9.00 9 1 8.67 5 5 3.33 2 7 -0.33 6 7 3.67 41.00 30.00 31.01 345.215 5237 70 31 31
32 88 - YUSUF ABDİ 8 / C 6 2 5.33 2 5 0.33 5 3 4.00 10 0 10.00 6 7 3.67 4 4 2.67 33.00 21.00 26.00 345.193 5241 71 32 32
33 214 - ZEYNEP NAZ GÖÇER 8 / D 13 7 10.67 7 2 6.33 7 3 6.00 6 4 4.67 1 8 -1.67 5 11 1.33 39.00 35.00 27.33 343.200 5388 75 33 33
34 99 - MUNTADER MUHAMED 8 / A 10 10 6.67 4 6 2.00 6 4 4.67 1 9 -2.00 6 14 1.33 9 11 5.33 36.00 54.00 18.00 342.956 5404 76 34 34
35 15 - UMUT ÖZDEMİR 8 / C 10 10 6.67 8 2 7.33 9 1 8.67 6 1 5.67 2 3 1.00 4 9 1.00 39.00 26.00 30.34 341.741 5485 77 35 35
36 221 - ARDA BAHÇEKAPILI 8 / D 9 11 5.33 8 2 7.33 9 1 8.67 5 2 4.33 0 0 0.00 7 10 3.67 38.00 26.00 29.33 341.726 5487 78 36 36
37 109 - MUSTAFA SAİD TURĞUT 8 / D 9 11 5.33 4 5 2.33 0 0 0.00 0 0 0.00 1 4 -0.33 11 9 8.00 25.00 29.00 15.33 340.244 5587 80 37 37
38 6 - YILDIZ DAVUT 8 / C 9 11 5.33 4 6 2.00 6 4 4.67 2 1 1.67 4 4 2.67 7 13 2.67 32.00 39.00 19.01 337.793 5720 81 38 38
39 166 - ZEYNEP ÇAKIR 8 / B 10 3 9.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 2 3.33 0 1 -0.33 4 4 2.67 18.00 10.00 14.67 336.067 5815 83 39 39
40 10 - YILDIZ KAZIM 8 / D 5 4 3.67 2 1 1.67 8 1 7.67 7 3 6.00 0 2 -0.67 8 10 4.67 30.00 21.00 23.01 334.089 5959 86 40 40
41 33 - İKRA TANRIKULU 8 / D 8 12 4.00 7 3 6.00 8 2 7.33 3 7 0.67 2 7 -0.33 8 12 4.00 36.00 43.00 21.67 333.096 6026 87 41 41
42 13 - MUHAMMED ALİ ATEŞ 8 / C 7 9 4.00 8 1 7.67 8 2 7.33 5 3 4.00 4 9 1.00 4 8 1.33 36.00 32.00 25.33 332.830 6058 88 42 42
43 60 - AYBÜKE ERDEN 8 / B 8 7 5.67 4 4 2.67 6 1 5.67 1 4 -0.33 3 4 1.67 4 10 0.67 26.00 30.00 16.02 329.667 6232 91 43 43
44 69 - ESATKARA 8 / D 6 10 2.67 7 3 6.00 5 3 4.00 4 5 2.33 2 1 1.67 3 8 0.33 27.00 30.00 17.00 322.970 6597 96 44 44
45 177 - GHAZAL MASRİ 8 / A 5 15 0.00 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 11 9 8.00 4 16 -1.33 30.00 60.00 10.01 322.237 6637 97 45 45
46 38 - RAHİME KASAP 8 / A 4 12 0.00 2 4 0.67 3 3 2.00 2 4 0.67 6 10 2.67 5 9 2.00 22.00 42.00 8.01 316.311 6917 98 46 46
47 62 - BERK ŞAHİN 8 / C 8 10 4.67 6 4 4.67 6 4 4.67 5 5 3.33 1 12 -3.00 4 11 0.33 30.00 46.00 14.67 315.311 6983 99 47 47
48 1453 - MOSTAFA RAZMANDEH 8 / B 6 10 2.67 3 6 1.00 1 5 -0.67 9 1 8.67 2 15 -3.00 6 11 2.33 27.00 48.00 11.00 312.593 7102 101 48 48
49 76 - SERCAN UYGUR 8 / B 3 9 0.00 1 4 -0.33 1 3 0.00 7 3 6.00 2 10 -1.33 7 10 3.67 21.00 39.00 8.01 311.133 7185 103 49 49
50 35 - ASİYAJAMAMOHAMOUD 8 / D 3 17 -2.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 10 0 10.00 4 6 2.00 4 8 1.33 27.00 45.00 11.99 310.348 7235 104 50 50
51 194 - AYŞE MOHAMET DAVUD 8 / B 4 16 -1.33 0 10 -3.33 9 1 8.67 10 0 10.00 0 6 -2.00 6 11 2.33 29.00 44.00 14.34 308.400 7332 106 51 51
52 225 - AHMET UZUNHASANOĞLU 8 / D 2 18 -4.00 4 6 2.00 3 7 0.67 2 7 -0.33 6 8 3.33 7 13 2.67 24.00 59.00 4.34 307.659 7357 107 52 52
53 47 - SABIRIN HERSI 8 / B 6 14 1.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 7 3 6.00 3 14 -1.67 5 14 0.33 27.00 59.00 7.32 305.400 7437 108 53 53
54 3 - AHMET SİYAMOĞLU 8 / B 5 15 0.00 7 2 6.33 6 4 4.67 1 9 -2.00 3 17 -2.67 6 14 1.33 28.00 61.00 7.66 302.696 7521 109 54 54
55 154 - MAHMUT ŞEYHSAİD 8 / A 2 17 -3.67 3 6 1.00 2 6 0.00 3 3 2.00 5 15 0.00 5 14 0.33 20.00 61.00 -0.34 292.326 7793 112 55 55
56 0 - MUMTAZ MUHAMMED 8 / C 0 8 -2.67 0 6 -2.00 5 3 4.00 6 4 4.67 1 13 -3.33 4 14 -0.67 16.00 48.00 0.00 285.178 7882 114 56 56


