
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU 8. SINIF KDS 2 62 62 213 1505

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 10,53 6 4 4,40 8 2 6,97 6 3 4,65 8 5 6,21 12 6 9,72 51 24 42,48 334,520

Okul Ortalaması 11 7 8,46 5 4 3,58 7 2 5,81 6 3 5,18 6 6 4,43 10 6 8,03 45 28 35,49 308,340

KATILIMLAR

1 70 ELİFNUR TOĞLU 8A 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 20 0 20,00 18 2 17,33 86 4 84,67 484,769 1 1 1 1 17
% 1,13

2 42 ALİ GÜN* DIN 8A 19 1 18,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 20 0 20,00 18 2 17,33 81 9 77,99 469,680 2 2 2 9 73
% 4,85

3 37 NİSANUR KAVAKLI 8A 17 3 16,00 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 79 11 75,34 454,538 3 3 3 17 127
% 8,44

4 50 ERVA GÜNAYDIN 8A 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 18 2 17,33 18 2 17,33 80 10 76,66 453,821 4 4 4 18 132
% 8,77

5 1 NİLÜFER KESENEK 8B 16 2 15,33 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 17 3 16,00 18 2 17,33 73 15 67,99 433,427 1 5 5 28 208
% 14

6 44 ELİF NİDA ARUN 8A 18 2 17,33 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 15 5 13,33 16 4 14,67 75 15 70,00 429,386 5 6 6 30 226
% 15

7 65 EBUBEKİR SÖYLEMFZ 8A 17 3 16,00 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 12 4 10,67 18 1 17,67 73 12 69,01 424,626 6 7 7 34 251
% 17

8 11 MEHMET AKSU 8A 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 14 5 12,33 16 4 14,67 72 17 66,33 416,487 7 8 8 41 292
% 19

9 211 ELİF SU DOGA N 8A 17 3 16,00 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 17 3 16,00 14 6 12,00 69 21 62,00 412,623 8 9 9 45 312
% 21

10 30 ECRİN DURKUT 8A 14 4 12,67 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 16 1 15,67 14 3 13,00 70 12 66,01 412,144 9 10 10 47 315
% 21

11 248 TALHA MALİK KILIÇ 8A 15 3 14,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 11 3 10,00 17 3 16,00 71 11 67,34 410,129 10 11 11 50 328
% 22

12 18 M GÖKBERK GÖNEN 8A 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 7 5 5,33 19 1 18,67 70 12 66,00 408,286 11 12 12 52 334
% 22

13 67 SÜMEYRA YALÇIN 8A 17 3 16,00 5 5 3,33 10 0 10,00 7 3 6,00 13 6 11,00 16 2 15,33 68 19 61,66 407,962 12 13 13 53 337
% 22

14 2 ELİF Y*ĞMUR KÖSE 8A 15 5 13,33 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 16 4 14,67 13 7 10,67 69 21 62,00 399,150 13 14 14 64 389
% 26

15 26 ASUDE BETÜL KARACA8C 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 12 4 10,67 13 7 10,67 66 20 59,35 387,412 1 15 15 75 447
% 30

16 21 ÖMER TAHA IŞIK 8A 14 4 12,67 6 4 4,67 6 4 4,67 7 3 6,00 11 7 8,67 16 3 15,00 60 25 51,68 374,256 14 16 16 89 519
% 34

17 212 RABİA SEKMANİ 8C 15 4 13,67 3 6 1,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 8 7,33 15 5 13,33 62 24 54,00 374,113 2 17 17 90 520
% 35

18 8 ABDURAHMAN İBRAHİM8A 13 7 10,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 10 4,67 14 5 12,33 64 23 56,34 360,357 15 18 18 101 603
% 40

19 28 BERRAK KARAÇAM 8A 18 2 17,33 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 8 11 4,33 11 9 8,00 60 29 50,33 355,684 16 19 19 109 637
% 42

20 34 İREM NAZLI UZ 8C 13 6 11,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 8 3 7,00 13 5 11,33 57 21 50,00 354,606 3 20 20 111 647
% 43

21 12 MEHMET EMİN TUNCA 8C 7 2 6,33 3 4 1,67 5 4 3,67 10 0 10,00 5 2 4,33 18 2 17,33 48 14 43,33 337,066 4 21 21 121 731
% 49

22 45 GÖRKEM AKBAYIR 8C 11 2 10,33 3 5 1,33 9 1 8,67 9 1 8,67 6 3 5,00 11 3 10,00 49 15 44,00 333,964 5 22 22 125 748
% 50

23 66 SEDEF SARICA 8C 13 7 10,67 6 4 4,67 9 1 8,67 8 1 7,67 5 11 1,33 14 5 12,33 55 29 45,34 333,479 6 23 23 126 750
% 50

24 9 KAAN SARAÇ 8A 13 7 10,67 4 6 2,00 8 2 7,33 9 1 8,67 7 7 4,67 11 8 8,33 52 31 41,67 325,694 17 24 24 133 783
% 52

25 46 MELİSA İNANCB 8C 14 5 12,33 5 4 3,67 6 4 4,67 7 3 6,00 4 7 1,67 12 3 11,00 48 26 39,34 324,867 7 25 25 134 788
% 52

26 203 REYHAN CENNE  YİĞİTT8D 14 4 12,67 5 3 4,00 8 2 7,33 7 3 6,00 2 4 0,67 11 8 8,33 47 24 39,00 316,679 1 26 26 141 836
% 56

27 179 MELİSA DEMET 8D 10 8 7,33 5 4 3,67 10 0 10,00 8 2 7,33 2 6 0,00 14 3 13,00 49 23 41,33 316,435 2 27 27 142 837
% 56

28 32 ELİFSU AVCI 8C 7 7 4,67 3 2 2,33 8 0 8,00 4 1 3,67 6 0 6,00 12 2 11,33 40 12 36,00 311,938 8 28 28 147 866
% 58

29 13 MUHAMMED ALİ ATEŞ 8C 15 4 13,67 4 2 3,33 9 0 9,00 7 3 6,00 0 1 -0,33 8 6 6,00 43 16 37,67 309,203 9 29 29 149 879
% 58

30 0 TAYYİBE AÇIKGÖZ 8B 14 3 13,00 4 4 2,67 5 1 4,67 1 0 1,00 11 6 9,00 35 14 30,34 305,966 2 30 30 151 899
% 60

31 48 MURAT KUVEL 8C 12 6 10,00 5 4 3,67 9 1 8,67 7 3 6,00 2 10 -1,33 12 7 9,67 47 31 36,68 304,060 10 31 31 153 919
% 61

32 39 ŞEVVAL KARAÇAM 8C 10 10 6,67 7 3 6,00 5 5 3,33 9 1 8,67 10 7 7,67 8 12 4,00 49 38 36,34 302,233 11 32 32 154 933
% 62

33 6 DAVUT YILDIZ 8C 7 11 3,33 5 5 3,33 8 2 7,33 2 5 0,33 6 6 4,00 14 5 12,33 42 34 30,65 297,130 12 33 33 155 956
% 64
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU 8. SINIF KDS 2 62 62 213 1505

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 10,53 6 4 4,40 8 2 6,97 6 3 4,65 8 5 6,21 12 6 9,72 51 24 42,48 334,520

Okul Ortalaması 11 7 8,46 5 4 3,58 7 2 5,81 6 3 5,18 6 6 4,43 10 6 8,03 45 28 35,49 308,340

KATILIMLAR

34 61 ELİF YENİGÜL 8D 12 4 10,67 4 6 2,00 5 5 3,33 9 1 8,67 1 4 -0,33 8 3 7,00 39 23 31,34 291,329 3 34 34 160 989
% 66

35 10 KAZI  YILDIZ 8D 9 7 6,67 3 5 1,33 4 4 2,67 4 3 3,00 2 2 1,33 12 4 10,67 34 25 25,67 285,236 4 35 35 164 1026
% 68

36 33 İKRA TANRIKULU 8D 11 8 8,33 6 4 4,67 10 0 10,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 9 10 5,67 42 36 30,00 281,306 5 36 36 166 1048
% 70

37 41 ZEYNEP SENA UÇAK 8B 9 3 8,00 4 3 3,00 7 1 6,67 4 6 2,00 1 2 0,33 9 6 7,00 34 21 27,00 280,510 3 37 37 168 1056
% 70

38 88 YUSUF ABDİ 8C 6 3 5,00 3 5 1,33 1 6 -1,00 9 1 8,67 10 6 8,00 5 4 3,67 34 25 25,67 279,041 13 38 38 169 1066
% 71

39 544 EDANUR ÖZER 8C 10 6 8,00 5 4 3,67 9 1 8,67 3 4 1,67 3 5 1,33 7 10 3,67 37 30 27,01 275,412 14 39 39 171 1087
% 72

40 62 BERK ŞAHİN 8C 15 5 13,33 0 4 -1,33 5 0 5,00 4 4 2,67 2 2 1,33 26 15 21,00 269,533 15 40 40 173 1123
% 75

41 17 MURAT EGE TOKLU 8B 7 7 4,67 8 2 7,33 6 2 5,33 5 3 4,00 2 5 0,33 7 5 5,33 35 24 26,99 266,827 4 41 41 175 1139
% 76

42 75 ECRİN ERTÜRK 8D 7 4 5,67 6 4 4,67 5 1 4,67 3 5 1,33 2 5 0,33 7 3 6,00 30 22 22,67 264,205 6 42 42 176 1157
% 77

43 221 ARDA BAHÇEKAPILI 8D 11 8 8,33 3 1 2,67 4 1 3,67 1 4 -0,33 1 0 1,00 1 0 1,00 21 14 16,34 250,264 7 43 43 183 1229
% 82

44 109 MUSTAFA SAİD TURĞUT8D 5 15 0,00 2 2 1,33 5 7 2,67 12 7 9,67 24 31 13,67 248,207 8 44 44 184 1242
% 83

45 15 UMUT ÖZDEMİR 8C 11 9 8,00 6 4 4,67 5 5 3,33 1 3 0,00 23 21 16,00 243,629 16 45 45 186 1275
% 85

46 194 AYŞE MOHAMET DAVUD8B 9 9 6,00 1 7 -1,33 8 1 7,67 8 2 7,33 1 9 -2,00 5 10 1,67 32 38 19,34 242,624 5 46 46 187 1279
% 85

47 166 ZEY*EP ÇAKIR ZY 8B 7 2 6,33 1 1 0,67 5 1 4,67 5 3 4,00 0 1 -0,33 2 2 1,33 20 10 16,67 242,384 6 47 47 188 1282
% 85

48 214 ZEYNEP NAZ GÖÇER 8D 8 12 4,00 5 4 3,67 8 2 7,33 7 3 6,00 2 5 0,33 3 11 -0,67 33 37 20,66 239,891 9 48 48 189 1294
% 86

49 171 MUSTAFA MERAKİ 8B 7 13 2,67 6 4 4,67 5 2 4,33 5 15 0,00 23 34 11,67 222,342 7 49 49 192 1369
% 91

50 36 NİSA ADEM  5 15 0,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 9 11 5,33 27 63 5,99 218,453 1 50 50 193 1379
% 92

51 58 MUMTAZ MUHAMMED 8C 4 2 3,33 1 3 0,00 5 5 3,33 0 5 -1,67 3 5 1,33 2 8 -0,67 15 28 5,65 215,990 17 51 51 194 1387
% 92

52 76 SERCAN UYGUR 8B 2 1 1,67 2 6 0,00 3 5 1,33 8 2 7,33 4 7 1,67 1 8 -1,67 20 29 10,33 215,810 8 52 52 195 1389
% 92

53 69 MESAD KARA 8D 4 13 -0,33 4 4 2,67 5 2 4,33 6 4 4,67 2 7 -0,33 4 9 1,00 25 39 12,01 215,722 10 53 53 196 1390
% 92

54 204 ABDURAHMAN  6 14 1,33 1 9 -2,00 6 4 4,67 4 5 2,33 1 3 0,00 4 15 -1,00 22 50 5,33 205,490 2 54 54 202 1422
% 94

55 0 MOSTAFA RAZMANDEH8B 2 4 0,67 3 3 2,00 8 2 7,33 3 17 -2,67 4 10 0,67 20 36 8,00 202,137 9 55 55 203 1437
% 95

56 3 AHMET SİYAMOĞLU 8B 4 16 -1,33 6 4 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 6 14 1,33 27 63 6,01 200,834 10 56 56 204 1440
% 96

57 24 YİĞİT AYDIN 8D 5 15 0,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 1 2,67 2 8 -0,67 16 48 0,00 199,450 11 57 57 205 1443
% 96

58 177 GHAZAL MASRİ 8A 6 14 1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 6 14 1,33 21 69 -2,01 194,997 18 58 58 207 1464
% 97

59 154 MAHMUT  ŞEYHSAİD 8A 4 13 -0,33 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 1 19 -5,33 6 14 1,33 24 63 3,00 189,529 19 59 59 208 1477
% 98

60 38 RAHİME KAS P 8A 1 13 -3,33 1 6 -1,00 2 6 0,00 5 3 4,00 1 13 -3,33 6 10 2,67 16 51 -0,99 181,466 20 60 60 209 1489
% 99

61 47 SABIRIN HERSI 8B 1 16 -4,33 5 4 3,67 2 7 -0,33 5 5 3,33 4 14 -0,67 4 14 -0,67 21 60 1,00 180,824 11 61 61 210 1491
% 99

62 225 AHMET  UZUNHASANOĞLU 2 18 -4,00 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 0 20 -6,67 6 9 3,00 20 65 -1,67 171,219 3 62 62 213 1502
% 100
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU 8. SINIF KDS 2 62 62 213 1505

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 10,53 6 4 4,40 8 2 6,97 6 3 4,65 8 5 6,21 12 6 9,72 51 24 42,48 334,520

Okul Ortalaması 11 7 8,46 5 4 3,58 7 2 5,81 6 3 5,18 6 6 4,43 10 6 8,03 45 28 35,49 308,340

KATILIMLAR
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  SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU 8. SINIF KDS 2 62 62 213 1505

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 10,53 6 4 4,40 8 2 6,97 6 3 4,65 8 5 6,21 12 6 9,72 51 24 42,48 334,520

Okul Ortalaması 11 7 8,46 5 4 3,58 7 2 5,81 6 3 5,18 6 6 4,43 10 6 8,03 45 28 35,49 308,340

SINIF:  

KATILIMLAR

1 36 NİSA ADEM  5 15 0,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 9 11 5,33 27 63 5,99 218,453 1 50 50 193 1379
% 92

2 204 ABDURAHMAN  6 14 1,33 1 9 -2,00 6 4 4,67 4 5 2,33 1 3 0,00 4 15 -1,00 22 50 5,33 205,490 2 54 54 202 1422
% 94

3 225 AHMET  UZUNHASANOĞLU 2 18 -4,00 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 0 20 -6,67 6 9 3,00 20 65 -1,67 171,219 3 62 62 213 1502
% 100
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8A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU 8. SINIF KDS 2 62 62 213 1505

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 10,53 6 4 4,40 8 2 6,97 6 3 4,65 8 5 6,21 12 6 9,72 51 24 42,48 334,520

Okul Ortalaması 11 7 8,46 5 4 3,58 7 2 5,81 6 3 5,18 6 6 4,43 10 6 8,03 45 28 35,49 308,340

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 70 ELİFNUR TOĞLU 8A 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 20 0 20,00 18 2 17,33 86 4 84,67 484,769 1 1 1 1 17
% 1,13

2 42 ALİ GÜN* DIN 8A 19 1 18,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 20 0 20,00 18 2 17,33 81 9 77,99 469,680 2 2 2 9 73
% 4,85

3 37 NİSANUR KAVAKLI 8A 17 3 16,00 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 79 11 75,34 454,538 3 3 3 17 127
% 8,44

4 50 ERVA GÜNAYDIN 8A 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 18 2 17,33 18 2 17,33 80 10 76,66 453,821 4 4 4 18 132
% 8,77

5 44 ELİF NİDA ARUN 8A 18 2 17,33 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 15 5 13,33 16 4 14,67 75 15 70,00 429,386 5 6 6 30 226
% 15

6 65 EBUBEKİR SÖYLEMFZ 8A 17 3 16,00 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 12 4 10,67 18 1 17,67 73 12 69,01 424,626 6 7 7 34 251
% 17

7 11 MEHMET AKSU 8A 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 14 5 12,33 16 4 14,67 72 17 66,33 416,487 7 8 8 41 292
% 19

8 211 ELİF SU DOGA N 8A 17 3 16,00 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 17 3 16,00 14 6 12,00 69 21 62,00 412,623 8 9 9 45 312
% 21

9 30 ECRİN DURKUT 8A 14 4 12,67 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 16 1 15,67 14 3 13,00 70 12 66,01 412,144 9 10 10 47 315
% 21

10 248 TALHA MALİK KILIÇ 8A 15 3 14,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 11 3 10,00 17 3 16,00 71 11 67,34 410,129 10 11 11 50 328
% 22

11 18 M GÖKBERK GÖNEN 8A 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 7 5 5,33 19 1 18,67 70 12 66,00 408,286 11 12 12 52 334
% 22

12 67 SÜMEYRA YALÇIN 8A 17 3 16,00 5 5 3,33 10 0 10,00 7 3 6,00 13 6 11,00 16 2 15,33 68 19 61,66 407,962 12 13 13 53 337
% 22

13 2 ELİF Y*ĞMUR KÖSE 8A 15 5 13,33 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 16 4 14,67 13 7 10,67 69 21 62,00 399,150 13 14 14 64 389
% 26

14 21 ÖMER TAHA IŞIK 8A 14 4 12,67 6 4 4,67 6 4 4,67 7 3 6,00 11 7 8,67 16 3 15,00 60 25 51,68 374,256 14 16 16 89 519
% 34

15 8 ABDURAHMAN İBRAHİM8A 13 7 10,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 10 4,67 14 5 12,33 64 23 56,34 360,357 15 18 18 101 603
% 40

16 28 BERRAK KARAÇAM 8A 18 2 17,33 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 8 11 4,33 11 9 8,00 60 29 50,33 355,684 16 19 19 109 637
% 42

17 9 KAAN SARAÇ 8A 13 7 10,67 4 6 2,00 8 2 7,33 9 1 8,67 7 7 4,67 11 8 8,33 52 31 41,67 325,694 17 24 24 133 783
% 52

18 177 GHAZAL MASRİ 8A 6 14 1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 6 14 1,33 21 69 -2,01 194,997 18 58 58 207 1464
% 97

19 154 MAHMUT  ŞEYHSAİD 8A 4 13 -0,33 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 1 19 -5,33 6 14 1,33 24 63 3,00 189,529 19 59 59 208 1477
% 98

20 38 RAHİME KAS P 8A 1 13 -3,33 1 6 -1,00 2 6 0,00 5 3 4,00 1 13 -3,33 6 10 2,67 16 51 -0,99 181,466 20 60 60 209 1489
% 99
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8B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU 8. SINIF KDS 2 62 62 213 1505

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 10,53 6 4 4,40 8 2 6,97 6 3 4,65 8 5 6,21 12 6 9,72 51 24 42,48 334,520

Okul Ortalaması 11 7 8,46 5 4 3,58 7 2 5,81 6 3 5,18 6 6 4,43 10 6 8,03 45 28 35,49 308,340

SINIF: 8B

KATILIMLAR

1 1 NİLÜFER KESENEK 8B 16 2 15,33 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 17 3 16,00 18 2 17,33 73 15 67,99 433,427 1 5 5 28 208
% 14

2 0 TAYYİBE AÇIKGÖZ 8B 14 3 13,00 4 4 2,67 5 1 4,67 1 0 1,00 11 6 9,00 35 14 30,34 305,966 2 30 30 151 899
% 60

3 41 ZEYNEP SENA UÇAK 8B 9 3 8,00 4 3 3,00 7 1 6,67 4 6 2,00 1 2 0,33 9 6 7,00 34 21 27,00 280,510 3 37 37 168 1056
% 70

4 17 MURAT EGE TOKLU 8B 7 7 4,67 8 2 7,33 6 2 5,33 5 3 4,00 2 5 0,33 7 5 5,33 35 24 26,99 266,827 4 41 41 175 1139
% 76

5 194 AYŞE MOHAMET DAVUD8B 9 9 6,00 1 7 -1,33 8 1 7,67 8 2 7,33 1 9 -2,00 5 10 1,67 32 38 19,34 242,624 5 46 46 187 1279
% 85

6 166 ZEY*EP ÇAKIR ZY 8B 7 2 6,33 1 1 0,67 5 1 4,67 5 3 4,00 0 1 -0,33 2 2 1,33 20 10 16,67 242,384 6 47 47 188 1282
% 85

7 171 MUSTAFA MERAKİ 8B 7 13 2,67 6 4 4,67 5 2 4,33 5 15 0,00 23 34 11,67 222,342 7 49 49 192 1369
% 91

8 76 SERCAN UYGUR 8B 2 1 1,67 2 6 0,00 3 5 1,33 8 2 7,33 4 7 1,67 1 8 -1,67 20 29 10,33 215,810 8 52 52 195 1389
% 92

9 0 MOSTAFA RAZMANDEH8B 2 4 0,67 3 3 2,00 8 2 7,33 3 17 -2,67 4 10 0,67 20 36 8,00 202,137 9 55 55 203 1437
% 95

10 3 AHMET SİYAMOĞLU 8B 4 16 -1,33 6 4 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 6 14 1,33 27 63 6,01 200,834 10 56 56 204 1440
% 96

11 47 SABIRIN HERSI 8B 1 16 -4,33 5 4 3,67 2 7 -0,33 5 5 3,33 4 14 -0,67 4 14 -0,67 21 60 1,00 180,824 11 61 61 210 1491
% 99
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8C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU 8. SINIF KDS 2 62 62 213 1505

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 10,53 6 4 4,40 8 2 6,97 6 3 4,65 8 5 6,21 12 6 9,72 51 24 42,48 334,520

Okul Ortalaması 11 7 8,46 5 4 3,58 7 2 5,81 6 3 5,18 6 6 4,43 10 6 8,03 45 28 35,49 308,340

SINIF: 8C

KATILIMLAR

1 26 ASUDE BETÜL KARACA8C 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 12 4 10,67 13 7 10,67 66 20 59,35 387,412 1 15 15 75 447
% 30

2 212 RABİA SEKMANİ 8C 15 4 13,67 3 6 1,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 8 7,33 15 5 13,33 62 24 54,00 374,113 2 17 17 90 520
% 35

3 34 İREM NAZLI UZ 8C 13 6 11,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 8 3 7,00 13 5 11,33 57 21 50,00 354,606 3 20 20 111 647
% 43

4 12 MEHMET EMİN TUNCA 8C 7 2 6,33 3 4 1,67 5 4 3,67 10 0 10,00 5 2 4,33 18 2 17,33 48 14 43,33 337,066 4 21 21 121 731
% 49

5 45 GÖRKEM AKBAYIR 8C 11 2 10,33 3 5 1,33 9 1 8,67 9 1 8,67 6 3 5,00 11 3 10,00 49 15 44,00 333,964 5 22 22 125 748
% 50

6 66 SEDEF SARICA 8C 13 7 10,67 6 4 4,67 9 1 8,67 8 1 7,67 5 11 1,33 14 5 12,33 55 29 45,34 333,479 6 23 23 126 750
% 50

7 46 MELİSA İNANCB 8C 14 5 12,33 5 4 3,67 6 4 4,67 7 3 6,00 4 7 1,67 12 3 11,00 48 26 39,34 324,867 7 25 25 134 788
% 52

8 32 ELİFSU AVCI 8C 7 7 4,67 3 2 2,33 8 0 8,00 4 1 3,67 6 0 6,00 12 2 11,33 40 12 36,00 311,938 8 28 28 147 866
% 58

9 13 MUHAMMED ALİ ATEŞ 8C 15 4 13,67 4 2 3,33 9 0 9,00 7 3 6,00 0 1 -0,33 8 6 6,00 43 16 37,67 309,203 9 29 29 149 879
% 58

10 48 MURAT KUVEL 8C 12 6 10,00 5 4 3,67 9 1 8,67 7 3 6,00 2 10 -1,33 12 7 9,67 47 31 36,68 304,060 10 31 31 153 919
% 61

11 39 ŞEVVAL KARAÇAM 8C 10 10 6,67 7 3 6,00 5 5 3,33 9 1 8,67 10 7 7,67 8 12 4,00 49 38 36,34 302,233 11 32 32 154 933
% 62

12 6 DAVUT YILDIZ 8C 7 11 3,33 5 5 3,33 8 2 7,33 2 5 0,33 6 6 4,00 14 5 12,33 42 34 30,65 297,130 12 33 33 155 956
% 64

13 88 YUSUF ABDİ 8C 6 3 5,00 3 5 1,33 1 6 -1,00 9 1 8,67 10 6 8,00 5 4 3,67 34 25 25,67 279,041 13 38 38 169 1066
% 71

14 544 EDANUR ÖZER 8C 10 6 8,00 5 4 3,67 9 1 8,67 3 4 1,67 3 5 1,33 7 10 3,67 37 30 27,01 275,412 14 39 39 171 1087
% 72

15 62 BERK ŞAHİN 8C 15 5 13,33 0 4 -1,33 5 0 5,00 4 4 2,67 2 2 1,33 26 15 21,00 269,533 15 40 40 173 1123
% 75

16 15 UMUT ÖZDEMİR 8C 11 9 8,00 6 4 4,67 5 5 3,33 1 3 0,00 23 21 16,00 243,629 16 45 45 186 1275
% 85

17 58 MUMTAZ MUHAMMED 8C 4 2 3,33 1 3 0,00 5 5 3,33 0 5 -1,67 3 5 1,33 2 8 -0,67 15 28 5,65 215,990 17 51 51 194 1387
% 92
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8D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU 8. SINIF KDS 2 62 62 213 1505

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 10,53 6 4 4,40 8 2 6,97 6 3 4,65 8 5 6,21 12 6 9,72 51 24 42,48 334,520

Okul Ortalaması 11 7 8,46 5 4 3,58 7 2 5,81 6 3 5,18 6 6 4,43 10 6 8,03 45 28 35,49 308,340

SINIF: 8D

KATILIMLAR

1 203 REYHAN CENNE  YİĞİTT8D 14 4 12,67 5 3 4,00 8 2 7,33 7 3 6,00 2 4 0,67 11 8 8,33 47 24 39,00 316,679 1 26 26 141 836
% 56

2 179 MELİSA DEMET 8D 10 8 7,33 5 4 3,67 10 0 10,00 8 2 7,33 2 6 0,00 14 3 13,00 49 23 41,33 316,435 2 27 27 142 837
% 56

3 61 ELİF YENİGÜL 8D 12 4 10,67 4 6 2,00 5 5 3,33 9 1 8,67 1 4 -0,33 8 3 7,00 39 23 31,34 291,329 3 34 34 160 989
% 66

4 10 KAZI  YILDIZ 8D 9 7 6,67 3 5 1,33 4 4 2,67 4 3 3,00 2 2 1,33 12 4 10,67 34 25 25,67 285,236 4 35 35 164 1026
% 68

5 33 İKRA TANRIKULU 8D 11 8 8,33 6 4 4,67 10 0 10,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 9 10 5,67 42 36 30,00 281,306 5 36 36 166 1048
% 70

6 75 ECRİN ERTÜRK 8D 7 4 5,67 6 4 4,67 5 1 4,67 3 5 1,33 2 5 0,33 7 3 6,00 30 22 22,67 264,205 6 42 42 176 1157
% 77

7 221 ARDA BAHÇEKAPILI 8D 11 8 8,33 3 1 2,67 4 1 3,67 1 4 -0,33 1 0 1,00 1 0 1,00 21 14 16,34 250,264 7 43 43 183 1229
% 82

8 109 MUSTAFA SAİD TURĞUT8D 5 15 0,00 2 2 1,33 5 7 2,67 12 7 9,67 24 31 13,67 248,207 8 44 44 184 1242
% 83

9 214 ZEYNEP NAZ GÖÇER 8D 8 12 4,00 5 4 3,67 8 2 7,33 7 3 6,00 2 5 0,33 3 11 -0,67 33 37 20,66 239,891 9 48 48 189 1294
% 86

10 69 MESAD KARA 8D 4 13 -0,33 4 4 2,67 5 2 4,33 6 4 4,67 2 7 -0,33 4 9 1,00 25 39 12,01 215,722 10 53 53 196 1390
% 92

11 24 YİĞİT AYDIN 8D 5 15 0,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 1 2,67 2 8 -0,67 16 48 0,00 199,450 11 57 57 205 1443
% 96
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8. SINIF KDS 2

205,490 94,49
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

   -  204
ABDURAHMAN 90 22 50 18 5 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1422.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 54 54 202 1422 % 94,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B AADACABDBDCBBCDDABBA

Cevaplarınız bdabdbcDBDdaaacDbBcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADDADBBAAD

Cevaplarınız dbbbDadcca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CDADAAABBC

Cevaplarınız bDAacAABBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B BCDDACBCAC

Cevaplarınız cdaDAdBaA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 3 16 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCCBCACBDABACBCBDDBD

Cevaplarınız daCc                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 15 1 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CADDABAACBCDBDACCABD

Cevaplarınız aAcbdBbbdaCadbbbCdc 

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 1 2 33
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 2 0 67
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 2 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 1 1 33
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 3 0
Hava olayını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid kavramını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF KDS 2

171,219 99,80
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

   -  225
AHMET  UZUNHASANOĞLU 90 20 65 5 -1 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1502.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 62 62 213 1502 % 99,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 2 18 0 -4,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADADACDBCBBDCBADBAAB

Cevaplarınız cbdacdbBacdbacdaBcda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DADBAADBDA

Cevaplarınız DAaBcbDBad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BADAADACCB

Cevaplarınız acDbAcdadB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CBADDACCBC

Cevaplarınız CadbDAdCab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 20 0 -6,67 % 0

Cevap Anahtarı A BCCACBCABBDBDABCDDBC

Cevaplarınız cdabbdbdca*acdabbbcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 9 5 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A ACBDDDABAACBCDBDACCA

Cevaplarınız dCBcaDbcAdbcaDB     

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 0 3 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 0 3 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 1 2 33
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 2 2 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 2 1 67
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 3 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 2 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 0 33
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 1 33
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid kavramını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 0 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF KDS 2

218,453 91,63
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

   -  36
NİSA ADEM 90 27 63 0 6 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1379.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 50 50 193 1379 % 91,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADACABDBDCBBCDDABBA

Cevaplarınız AbDbdcabdbCaBbDbbadc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B ADDADBBAAD

Cevaplarınız AbabDaabcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CDADAAABBC

Cevaplarınız dccDbcAdBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BCDDACBCAC

Cevaplarınız BbDacadac*

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCCBCACBDABACBCBDDBD

Cevaplarınız cCdBacdBcAdbacaBabdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B CADDABAACBCDBDACCABD

Cevaplarınız bAbDbadACBd*aaACdbBD

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 1 2 33
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 0 3 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 0 4 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 0 3 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 3 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 2 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid kavramını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF KDS 2

360,357 40,07
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8A  -  8
ABDURAHMAN İBRAHİM 90 64 23 3 56 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(603.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 18 18 101 603 % 40,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A ADADACDBCBBDCBADBAAB

Cevaplarınız ADbDACccddBcCBADBAAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DADBAADBDA

Cevaplarınız cADBAADBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADAADACCB

Cevaplarınız BADAADACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBADDACCBC

Cevaplarınız CBADDACCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 10 2 4,67 % 23

Cevap Anahtarı A BCCACBCABBDBDABCDDBC

Cevaplarınız BCCcbd AdBDdcc bcbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A ACBDDDABAACBCDBDACCA

Cevaplarınız cCBDDcABA CaCDBbAbCA

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 3 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 4 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid kavramını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF KDS 2

469,680 4,85
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8A  -  42
ALİ GÜN* DIN 90 81 9 0 78 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(73.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 2 9 73 % 4,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B AADACABDBDCBBCDDABBA

Cevaplarınız AADACABDBDCBBCDDAaBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ADDADBBAAD

Cevaplarınız ADbAbBBAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDADAAABBC

Cevaplarınız CDADAAcaBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BCDDACBCAC

Cevaplarınız BaDDACaCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCBCACBDABACBCBDDBD

Cevaplarınız BCCBCACBDABACBCBDDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B CADDABAACBCDBDACCABD

Cevaplarınız CADDABAACBCDBDACCAaa

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 3 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 4 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Hava olayını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid kavramını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF KDS 2

355,684 42,33
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8A  -  28
BERRAK KARAÇAM 90 60 29 1 50 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(637.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 19 19 109 637 % 42,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B AADACABDBDCBBCDDABBA

Cevaplarınız bADACABDBDCBBCDDdBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ADDADBBAAD

Cevaplarınız ADDAbBBAbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CDADAAABBC

Cevaplarınız aDADAAAdcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCDDACBCAC

Cevaplarınız BCDDACBCbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 11 1 4,33 % 22

Cevap Anahtarı B BCCBCACBDABACBCBDDBD

Cevaplarınız BadcCAaaa BAacddbDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B CADDABAACBCDBDACCABD

Cevaplarınız CdcDABAbCabDBabbCAdD

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 3 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 4 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 2 1 67
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Hava olayını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid kavramını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF KDS 2

424,626 16,68
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8A  -  65
EBUBEKİR SÖYLEMFZ 90 73 12 5 69 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(251.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 7 7 34 251 % 16,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ADADACDBCBBDCBADBAAB

Cevaplarınız AcADACDBCBBbCBADBAAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DADBAADBDA

Cevaplarınız DADBAbbBDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADAADACCB

Cevaplarınız BADAADACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBADDACCBC

Cevaplarınız CBAbDACCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 4 4 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A BCCACBCABBDBDABCDDBC

Cevaplarınız BdCACBdABBDcD  C Dc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı A ACBDDDABAACBCDBDACCA

Cevaplarınız ACBD DABAACBCDBDAdCA

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 3 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 4 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid kavramını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF KDS 2

412,144 20,93
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8A  -  30
ECRİN DURKUT 90 70 12 8 66 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(315.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 10 10 47 315 % 20,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A ADADACDBCBBDCBADBAAB

Cevaplarınız ADcDACDBCBBab ADBA c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DADBAADBDA

Cevaplarınız aADcAAbBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADAADACCB

Cevaplarınız BADAADACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBADDACCBC

Cevaplarınız CBAbDACCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 1 3 15,67 % 78

Cevap Anahtarı A BCCACBCABBDBDABCDDBC

Cevaplarınız BdC CBCABBDBD BCDDB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 3 3 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A ACBDDDABAACBCDBDACCA

Cevaplarınız AC DDDbBA CBCDaa CCA

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 3 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 4 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 0 67
Hava olayını açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid kavramını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF KDS 2

429,386 15,02
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8A  -  44
ELİF NİDA ARUN 90 75 15 0 70 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(226.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 6 6 30 226 % 15,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A ADADACDBCBBDCBADBAAB

Cevaplarınız ADADACDBaBBDCBADBAAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DADBAADBDA

Cevaplarınız bADcAAbBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADAADACCB

Cevaplarınız BADAADACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBADDACCBC

Cevaplarınız aBADDACCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A BCCACBCABBDBDABCDDBC

Cevaplarınız BdCAaBaABBDBDdBCDDaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ACBDDDABAACBCDBDACCA

Cevaplarınız ACBDcbABAACBCDBDbCbA

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 3 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 4 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid kavramını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF KDS 2

412,623 20,73
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8A  -  211
ELİF SU DOGA N 90 69 21 0 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(312.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 9 9 45 312 % 20,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B AADACABDBDCBBCDDABBA

Cevaplarınız AADACABDBDCBcdDDAaBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ADDADBBAAD

Cevaplarınız ADbADBBdda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDADAAABBC

Cevaplarınız CDADbAAcBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCDDACBCAC

Cevaplarınız aCDDACdCAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B BCCBCACBDABACBCBDDBD

Cevaplarınız BCdBCdaBDABACBCBDDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CADDABAACBCDBDACCABD

Cevaplarınız CbDDABAbCcaDBDbCCAcD

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 1 2 33
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 2 1 67
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 3 1 75
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 2 1 67
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Hava olayını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid kavramını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF KDS 2

399,150 25,85
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8A  -  2
ELİF Y*ĞMUR KÖSE 90 69 21 0 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(389.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 14 14 64 389 % 25,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A ADADACDBCBBDCBADBAAB

Cevaplarınız ADADACDBaBBcCBADacAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DADBAADBDA

Cevaplarınız bADaAAbBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADAADACCB

Cevaplarınız BADAADACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBADDACCBC

Cevaplarınız CBADDcCCaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A BCCACBCABBDBDABCDDBC

Cevaplarınız BCCACBaAdBaBDABCDDaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A ACBDDDABAACBCDBDACCA

Cevaplarınız AadDDDABAbCcCDBacbCA

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 3 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 4 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 2 1 67
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 3 0
Hava olayını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid kavramını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF KDS 2

484,769 1,13
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8A  -  70
ELİFNUR TOĞLU 90 86 4 0 84 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 1 17 % 1,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B AADACABDBDCBBCDDABBA

Cevaplarınız AADACABDBDCBBCDDABBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ADDADBBAAD

Cevaplarınız ADDADBcAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDADAAABBC

Cevaplarınız CDADAAABBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCDDACBCAC

Cevaplarınız BCDDACBCbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCBCACBDABACBCBDDBD

Cevaplarınız BCCBCACBDABACBCBDDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B CADDABAACBCDBDACCABD

Cevaplarınız dADDABAACBCDBDACCAcD

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 3 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 4 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 2 1 67
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Hava olayını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid kavramını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF KDS 2

453,821 8,77
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8A  -  50
ERVA GÜNAYDIN 90 80 10 0 76 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(132.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 4 4 18 132 % 8,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B AADACABDBDCBBCDDABBA

Cevaplarınız AADACAdDBDCBBCDDAdBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ADDADBBAAD

Cevaplarınız ADbAbBBAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDADAAABBC

Cevaplarınız CDADAAABBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCDDACBCAC

Cevaplarınız BCDDACBCbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B BCCBCACBDABACBCBDDBD

Cevaplarınız BCdBCACaDABACBCBDDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B CADDABAACBCDBDACCABD

Cevaplarınız CADDAcAACBCDBDbCCABD

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 3 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 4 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 2 1 67
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid kavramını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF KDS 2

194,997 97,28
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8A  -  177
GHAZAL MASRİ 90 21 69 0 -2 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1464.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 58 58 207 1464 % 97,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B AADACABDBDCBBCDDABBA

Cevaplarınız dcbdabB*aDCaBb*cAdcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B ADDADBBAAD

Cevaplarınız dacbcBdAbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CDADAAABBC

Cevaplarınız CDbacbbadd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCDDACBCAC

Cevaplarınız daacbdcbAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B BCCBCACBDABACBCBDDBD

Cevaplarınız cdCBadCdadcbadbcbacD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B CADDABAACBCDBDACCABD

Cevaplarınız acDbdacbdaCaBDdbCbaD

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 0 3 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 0 3 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 0 3 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 0 4 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 1 2 33
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 3 0
Hava olayını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid kavramını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF KDS 2

325,694 52,03
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8A  -  9
KAAN SARAÇ 90 52 31 7 41 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(783.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 24 24 133 783 % 52,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B AADACABDBDCBBCDDABBA

Cevaplarınız cADAaABDBDaBddDDAccA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B ADDADBBAAD

Cevaplarınız ADbAcdBccc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDADAAABBC

Cevaplarınız CDAbAAAdBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCDDACBCAC

Cevaplarınız BdDDACBCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 7 6 4,67 % 23

Cevap Anahtarı B BCCBCACBDABACBCBDDBD

Cevaplarınız Bd BadCBc abCa  DD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B CADDABAACBCDBDACCABD

Cevaplarınız adcbABA CaCDBDcCCbaD

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 3 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 4 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Hava olayını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid kavramını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF KDS 2

408,286 22,19
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8A  -  18
M GÖKBERK GÖNEN 90 70 12 8 66 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(334.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 12 12 52 334 % 22,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ADADACDBCBBDCBADBAAB

Cevaplarınız ADADACDBCaBDCBdDBAAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DADBAADBDA

Cevaplarınız bADBAADBDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADAADACCB

Cevaplarınız BADAADACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBADDACCBC

Cevaplarınız CBAbDACCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 5 8 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A BCCACBCABBDBDABCDDBC

Cevaplarınız B CACcac BDd  dC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A ACBDDDABAACBCDBDACCA

Cevaplarınız ACBDDDABAACBCDBaACCA

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 3 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 4 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid kavramını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF KDS 2

189,529 98,14
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8A  -  154
MAHMUT  ŞEYHSAİD 90 24 63 3 3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1477.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 59 59 208 1477 % 98,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 13 3 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B AADACABDBDCBBCDDABBA

Cevaplarınız bdcdC aadbCcBbaD ad 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B ADDADBBAAD

Cevaplarınız ADbAbcBAdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CDADAAABBC

Cevaplarınız CDcDAbAcaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BCDDACBCAC

Cevaplarınız cabDbdadAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 19 0 -5,33 % 0

Cevap Anahtarı B BCCBCACBDABACBCBDDBD

Cevaplarınız dbadacbcabcdCdadabca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B CADDABAACBCDBDACCABD

Cevaplarınız acDDAdcbdBaaccbaCAaa

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 0 3 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 1 2 33
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 1 3 25
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 1 2 33
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 3 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 2 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 3 0
Hava olayını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid kavramını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF KDS 2

416,487 19,40
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8A  -  11
MEHMET AKSU 90 72 17 1 66 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(292.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 8 8 41 292 % 19,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ADADACDBCBBDCBADBAAB

Cevaplarınız ADADACDBCBBcddADBAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DADBAADBDA

Cevaplarınız bADBAAaBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BADAADACCB

Cevaplarınız BADAAcdCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBADDACCBC

Cevaplarınız CBADDACCBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A BCCACBCABBDBDABCDDBC

Cevaplarınız BCCcCBCABBDcDcBCa aC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ACBDDDABAACBCDBDACCA

Cevaplarınız AaBDDDABAbCBCDBcdCCA

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 3 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 4 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid kavramını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF KDS 2

454,538 8,44
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8A  -  37
NİSANUR KAVAKLI 90 79 11 0 75 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(127.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 3 17 127 % 8,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B AADACABDBDCBBCDDABBA

Cevaplarınız AADACABDBDCBddDDAcBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ADDADBBAAD

Cevaplarınız ADbAbBcAbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDADAAABBC

Cevaplarınız CDADAAAdBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCDDACBCAC

Cevaplarınız BCDDACBCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B BCCBCACBDABACBCBDDBD

Cevaplarınız BCCBCACBDAdACBCBDDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B CADDABAACBCDBDACCABD

Cevaplarınız CADDABAACBCDBDdCCAcD

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 3 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 4 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Hava olayını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid kavramını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF KDS 2

374,256 34,49
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8A  -  21
ÖMER TAHA IŞIK 90 60 25 5 51 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(519.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 16 16 89 519 % 34,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A ADADACDBCBBDCBADBAAB

Cevaplarınız AbADACDcadB CBADBA B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DADBAADBDA

Cevaplarınız bADBAAcBcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BADAADACCB

Cevaplarınız cADAcaACdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBADDACCBC

Cevaplarınız CBADbcCdBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 7 2 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A BCCACBCABBDBDABCDDBC

Cevaplarınız BCCcbddA BDaD BCcDaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ACBDDDABAACBCDBDACCA

Cevaplarınız AaBD DAcAACBCDBDAdCA

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 0 33
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 2 1 67
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 2 2 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 1 2 33
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid kavramını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF KDS 2

181,466 98,94
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8A  -  38
RAHİME KAS P 90 16 51 23 -1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1489.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 60 60 209 1489 % 98,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 1 13 6 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı A ADADACDBCBBDCBADBAAB

Cevaplarınız cDdac  a  cc cb acdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 6 3 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DADBAADBDA

Cevaplarınız cAccbcb   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 6 2 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BADAADACCB

Cevaplarınız cdbbADc a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı A CBADDACCBC

Cevaplarınız CBb b CCaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 13 6 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCCACBCABBDBDABCDDBC

Cevaplarınız cbac c   B cc cbabcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 10 4 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A ACBDDDABAACBCDBDACCA

Cevaplarınız caccDc BA bBaD bc Cb

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 1 33
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 1 2 33
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 2 2 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 2 0 67
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 2 0
Hava olayını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid kavramını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0



8. SINIF KDS 2

407,962 22,39
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8A  -  67
SÜMEYRA YALÇIN 90 68 19 3 61 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(337.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 13 13 53 337 % 22,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ADADACDBCBBDCBADBAAB

Cevaplarınız ADADbCDBdBBDCBADBAAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DADBAADBDA

Cevaplarınız bADBAAbacd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADAADACCB

Cevaplarınız BADAADACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBADDACCBC

Cevaplarınız CaADDcCCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A BCCACBCABBDBDABCDDBC

Cevaplarınız caCddBCABBDaDAB cDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 2 2 15,33 % 77

Cevap Anahtarı A ACBDDDABAACBCDBDACCA

Cevaplarınız AC DDDABAcCBCDBa CCA

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 1 2 33
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 3 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 4 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 2 1 67
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 0 67
Hava olayını açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid kavramını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF KDS 2

410,129 21,79
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8A  -  248
TALHA MALİK KILIÇ 90 71 11 8 67 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(328.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 11 11 50 328 % 21,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A ADADACDBCBBDCBADBAAB

Cevaplarınız AcADACDBCBBcCdADBA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DADBAADBDA

Cevaplarınız DADBAAbBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BADAADACCB

Cevaplarınız BADAcDACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBADDACCBC

Cevaplarınız CBADDACCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 3 6 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A BCCACBCABBDBDABCDDBC

Cevaplarınız BdC  BCc BDB  aCDDB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ACBDDDABAACBCDBDACCA

Cevaplarınız cCaDDDABAACBCDBcACCA

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 3 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 4 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Hava olayını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid kavramını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF KDS 2

200,834 95,68
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8B  -  3
AHMET SİYAMOĞLU 90 27 63 0 6 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1440.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 56 56 204 1440 % 95,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B AADACABDBDCBBCDDABBA

Cevaplarınız AbacCbaaBadadacaccBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ADDADBBAAD

Cevaplarınız ADcAaaBAAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CDADAAABBC

Cevaplarınız aDAbbccaBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BCDDACBCAC

Cevaplarınız dCbbACaaAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B BCCBCACBDABACBCBDDBD

Cevaplarınız BdCadAbacbacbadcDaca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B CADDABAACBCDBDACCABD

Cevaplarınız aAcabcAdbaCDaDbbadBa

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 0 3 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 1 2 33
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 2 2 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 2 1 67
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 2 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 3 0
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 3 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid kavramını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF KDS 2

242,624 84,98
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8B  -  194
AYŞE MOHAMET DAVUD 90 32 38 20 19 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1279.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 46 46 187 1279 % 84,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 9 2 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B AADACABDBDCBBCDDABBA

Cevaplarınız ccDACAaDBDacB b Adad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 7 2 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B ADDADBBAAD

Cevaplarınız cbada cAd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B CDADAAABBC

Cevaplarınız CDA AAABBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BCDDACBCAC

Cevaplarınız BdDDbCBCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 9 10 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCCBCACBDABACBCBDDBD

Cevaplarınız a  dC b c a d b c a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 10 5 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B CADDABAACBCDBDACCABD

Cevaplarınız b DcAdAdCc aBcca  d 

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 0 67
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 2 1 67
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 3 1 75
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 3 0
Hava olayını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 1 33
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid kavramını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF KDS 2

202,137 95,48
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8B  -  0
MOSTAFA RAZMANDEH 90 20 36 34 8 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1437.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 55 55 203 1437 % 95,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADADACDBCBBDCBADBAAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 4 4 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DADBAADBDA

Cevaplarınız adad A B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 3 4 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BADAADACCB

Cevaplarınız BAaAd   b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBADDACCBC

Cevaplarınız CBADDAdCBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı A BCCACBCABBDBDABCDDBC

Cevaplarınız dCdbacCbaabcDbcbbcca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 10 6 0,67 % 3

Cevap Anahtarı A ACBDDDABAACBCDBDACCA

Cevaplarınız AC b c a bC acBbd bc

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 0 67
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 0 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 2 1 67
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 3 1 75
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 2 1 67
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 2 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 1 33
Hava olayını açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid kavramını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF KDS 2

266,827 75,68
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8B  -  17
MURAT EGE TOKLU 90 35 24 31 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1139.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 41 41 175 1139 % 75,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 7 6 4,67 % 23

Cevap Anahtarı A ADADACDBCBBDCBADBAAB

Cevaplarınız baADAdDBC a  cdb A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DADBAADBDA

Cevaplarınız DADBAADBac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A BADAADACCB

Cevaplarınız  ADAAcA aB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı A CBADDACCBC

Cevaplarınız aBAbD C Ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 5 13 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A BCCACBCABBDBDABCDDBC

Cevaplarınız dCdbacC             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 5 8 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A ACBDDDABAACBCDBDACCA

Cevaplarınız AbBDD A     aaB dbC 

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 0 33
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 1 33
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 3 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 3 0 75
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 1 0 33
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 3 0
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 0 33
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Nükleotid kavramını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF KDS 2

222,342 90,96
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8B  -  171
MUSTAFA MERAKİ 90 23 34 33 11 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1369.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 49 49 192 1369 % 90,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A ADADACDBCBBDCBADBAAB

Cevaplarınız ADcDAdbBCddaCdcbabda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DADBAADBDA

Cevaplarınız cADcAAaBDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı A BADAADACCB

Cevaplarınız BcDAADd   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBADDACCBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCCACBCABBDBDABCDDBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACBDDDABAACBCDBDACCA

Cevaplarınız AadcDbbddcbBaDaDbbac

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 0 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 0 0 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 3 0
Hava olayını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 3 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid kavramını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF KDS 2

433,427 13,82
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8B  -  1
NİLÜFER KESENEK 90 73 15 2 68 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(208.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 5 5 28 208 % 13,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 2 2 15,33 % 77

Cevap Anahtarı A ADADACDBCBBDCBADBAAB

Cevaplarınız ADADACDBCBBDCdADB  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DADBAADBDA

Cevaplarınız bADcAAbBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BADAADACCB

Cevaplarınız aADAADAbCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBADDACCBC

Cevaplarınız CBADDbCCBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A BCCACBCABBDBDABCDDBC

Cevaplarınız BdCAdBCABBDaDABCDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A ACBDDDABAACBCDBDACCA

Cevaplarınız ACBbDDABAACBCDBDAbCA

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 3 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 4 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 2 1 67
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid kavramını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF KDS 2

180,824 99,07
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8B  -  47
SABIRIN HERSI 90 21 60 9 1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1491.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 61 61 210 1491 % 99,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 1 16 3 -4,33 % 0

Cevap Anahtarı B AADACABDBDCBBCDDABBA

Cevaplarınız cbccabcbacdB bc dc b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B ADDADBBAAD

Cevaplarınız AbDAcBcdA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B CDADAAABBC

Cevaplarınız bDcb cdBca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B BCDDACBCAC

Cevaplarınız BdDDbbcbAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 14 2 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BCCBCACBDABACBCBDDBD

Cevaplarınız cdaBCdb bdcAC bdcbcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 14 2 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CADDABAACBCDBDACCABD

Cevaplarınız CdcbcB dbaCba bdbcaD

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 1 2 33
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 2 1 67
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 2 2 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 2 1 67
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 2 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Hava olayını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 3 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid kavramını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF KDS 2

215,810 92,29
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8B  -  76
SERCAN UYGUR 90 20 29 41 10 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1389.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 52 52 195 1389 % 92,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 2 1 17 1,67 % 8

Cevap Anahtarı A ADADACDBCBBDCBADBAAB

Cevaplarınız AbA                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 6 2 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DADBAADBDA

Cevaplarınız adadbA B b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı A BADAADACCB

Cevaplarınız cdDAdD  aa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBADDACCBC

Cevaplarınız CBADDAdCBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 7 9 1,67 % 8

Cevap Anahtarı A BCCACBCABBDBDABCDDBC

Cevaplarınız dCdbacC B  B  c  a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 1 8 11 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı A ACBDDDABAACBCDBDACCA

Cevaplarınız c c c  c  d ac  A  b

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 1 33
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 2 1 67
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 3 1 75
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 2 1 67
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 0 33
Hava olayını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid kavramını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0



8. SINIF KDS 2

305,966 59,73
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8B  -  0
TAYYİBE AÇIKGÖZ 90 35 14 41 30 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(899.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 30 30 151 899 % 59,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 3 3 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B AADACABDBDCBBCDDABBA

Cevaplarınız  AbACABDBcCBBCbD  BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B ADDADBBAAD

Cevaplarınız ADcAa  cbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 1 4 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CDADAAABBC

Cevaplarınız CDAb AA   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCDDACBCAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BCCBCACBDABACBCBDDBD

Cevaplarınız                   B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B CADDABAACBCDBDACCABD

Cevaplarınız   DDAcA CBCDBabdCAda

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 1 33
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 1 33
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 0 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 0 0 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 2 0
Hava olayını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid kavramını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF KDS 2

242,384 85,18
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8B  -  166
ZEY*EP ÇAKIR ZY 90 20 10 60 16 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1282.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 47 47 188 1282 % 85,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 2 11 6,33 % 32

Cevap Anahtarı A ADADACDBCBBDCBADBAAB

Cevaplarınız    DA DB BaD  A c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 1 8 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DADBAADBDA

Cevaplarınız  d   A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 1 4 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BADAADACCB

Cevaplarınız  A AA c CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı A CBADDACCBC

Cevaplarınız  abDDACC a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 1 19 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCCACBCABBDBDABCDDBC

Cevaplarınız   b                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 2 2 16 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A ACBDDDABAACBCDBDACCA

Cevaplarınız   d D        D a    

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 0 33
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 0 33
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 0 2 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 2 1 67
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 3 1 75
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 0 0
Hava olayını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 0 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Nükleotid kavramını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 0 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0



8. SINIF KDS 2

280,510 70,17
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8B  -  41
ZEYNEP SENA UÇAK 90 34 21 35 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1056.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 37 37 168 1056 % 70,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 3 8 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ADADACDBCBBDCBADBAAB

Cevaplarınız  DcD  DB  BcC A BA a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı A DADBAADBDA

Cevaplarınız  ADBcA  cb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı A BADAADACCB

Cevaplarınız dADAA  CCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CBADDACCBC

Cevaplarınız daAbDACbcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 2 17 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A BCCACBCABBDBDABCDDBC

Cevaplarınız      d  dB          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 6 5 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A ACBDDDABAACBCDBDACCA

Cevaplarınız   B DbABAbaa DBa bCA

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 1 33
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 0 33
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 1 33
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 0 3 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 3 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 3 1 75
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 2 1 67
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 1 0
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid kavramını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF KDS 2

387,412 29,70
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8C  -  26
ASUDE BETÜL KARACA 90 66 20 4 59 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(447.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 15 15 75 447 % 29,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ADADACDBCBBDCBADBAAB

Cevaplarınız ADADACaBCBBcCBADBAdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DADBAADBDA

Cevaplarınız bADBdADBDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BADAADACCB

Cevaplarınız BADAAcACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBADDACCBC

Cevaplarınız CBADDACCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 4 4 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A BCCACBCABBDBDABCDDBC

Cevaplarınız BdCAdBCA BDaD  CDDa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A ACBDDDABAACBCDBDACCA

Cevaplarınız dCBacDcBAbCBCDBbAbCA

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 3 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 4 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid kavramını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF KDS 2

269,533 74,62
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8C  -  62
BERK ŞAHİN 90 26 15 49 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1123.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 40 40 173 1123 % 74,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B AADACABDBDCBBCDDABBA

Cevaplarınız AADdCABDaDdBBCDDAdcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 0 4 6 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B ADDADBBAAD

Cevaplarınız cab   a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 0 5 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B CDADAAABBC

Cevaplarınız CDAD   B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B BCDDACBCAC

Cevaplarınız aCbDACab  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCCBCACBDABACBCBDDBD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 2 2 16 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B CADDABAACBCDBDACCABD

Cevaplarınız CdD            d    

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 0 3 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 2 0 67
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 3 0 75
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 1 0 33
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 1 33
Hava olayını açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 0 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Nükleotid kavramını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0



8. SINIF KDS 2

297,130 63,52
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8C  -  6
DAVUT YILDIZ 90 42 34 14 30 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(956.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 33 33 155 956 % 63,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 11 2 3,33 % 17

Cevap Anahtarı B AADACABDBDCBBCDDABBA

Cevaplarınız dbDbdABDBcdcB b Acdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B ADDADBBAAD

Cevaplarınız ADcAbBcAbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDADAAABBC

Cevaplarınız CbAaAAABBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 5 3 0,33 % 3

Cevap Anahtarı B BCDDACBCAC

Cevaplarınız  CcaAdaa  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 6 8 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BCCBCACBDABACBCBDDBD

Cevaplarınız dCaB  dcbA bC     BD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B CADDABAACBCDBDACCABD

Cevaplarınız CdDDABAbCBCDacc CABD

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 0 2 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 1 1 33
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 1 2 25
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 1 33
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid kavramını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF KDS 2

275,412 72,23
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8C  -  544
EDANUR ÖZER 90 37 30 23 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1087.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 39 39 171 1087 % 72,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 6 4 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B AADACABDBDCBBCDDABBA

Cevaplarınız A D dABDB ddcCaDd BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B ADDADBBAAD

Cevaplarınız ADc cBBdcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDADAAABBC

Cevaplarınız CDAaAAABBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 4 3 1,67 % 17

Cevap Anahtarı B BCDDACBCAC

Cevaplarınız  dD ACc db

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 5 12 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B BCCBCACBDABACBCBDDBD

Cevaplarınız B Cca     d Cda     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 10 3 3,67 % 18

Cevap Anahtarı B CADDABAACBCDBDACCABD

Cevaplarınız   DcbccbC CDBadbdABb

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 1 1 33
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 2 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 1 2 33
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 2 0
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid kavramını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF KDS 2

311,938 57,54
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8C  -  32
ELİFSU AVCI 90 40 12 38 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(866.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 28 28 147 866 % 57,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 7 6 4,67 % 23

Cevap Anahtarı A ADADACDBCBBDCBADBAAB

Cevaplarınız bDdDA DBd  a  dD Ada

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 2 5 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A DADBAADBDA

Cevaplarınız  cD  AD c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 0 2 8,00 % 80

Cevap Anahtarı A BADAADACCB

Cevaplarınız  ADAADAC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 1 5 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A CBADDACCBC

Cevaplarınız dB  D  CB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 0 14 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A BCCACBCABBDBDABCDDBC

Cevaplarınız       CA B     CDD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 2 6 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A ACBDDDABAACBCDBDACCA

Cevaplarınız  C DDD BAbCBC BaA C 

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 1 33
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 0 33
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 0 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 0 67
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 2 0 67
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 1 0 33
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 2 0 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 1 0 33
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 0 67
Hava olayını açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid kavramını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF KDS 2

333,964 49,70
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8C  -  45
GÖRKEM AKBAYIR 90 49 15 26 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(748.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 22 22 125 748 % 49,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 2 7 10,33 % 52

Cevap Anahtarı B AADACABDBDCBBCDDABBA

Cevaplarınız AAcA ABD  dB  DD  BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B ADDADBBAAD

Cevaplarınız AD c Bcdda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDADAAABBC

Cevaplarınız CDADAAABBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCDDACBCAC

Cevaplarınız BCDDACaCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 3 11 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BCCBCACBDABACBCBDDBD

Cevaplarınız     aAaBD   Ca    BD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 3 6 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CADDABAACBCDBDACCABD

Cevaplarınız Cd DAB  CBCD cbCC  D

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 1 33
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 3 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 4 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Hava olayını açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid kavramını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 0 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0



8. SINIF KDS 2

354,606 42,99
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8C  -  34
İREM NAZLI UZ 90 57 21 12 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(647.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 20 20 111 647 % 42,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B AADACABDBDCBBCDDABBA

Cevaplarınız AcDdCABDB daBbDDAcBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B ADDADBBAAD

Cevaplarınız ADcAbBaAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDADAAABBC

Cevaplarınız CDADAAAdBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCDDACBCAC

Cevaplarınız BCDaACabAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 3 9 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BCCBCACBDABACBCBDDBD

Cevaplarınız BC BCdCaD  b      BD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı B CADDABAACBCDBDACCABD

Cevaplarınız   DDABAbCBCDBabbCABc

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 1 2 33
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 2 1 67
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 3 1 75
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 2 0
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid kavramını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF KDS 2

337,066 48,57
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8C  -  12
MEHMET EMİN TUNCA 90 48 14 28 43 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(731.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 21 21 121 731 % 48,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 2 11 6,33 % 32

Cevap Anahtarı B AADACABDBDCBBCDDABBA

Cevaplarınız AADdC BbB  B        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 4 3 1,67 % 17

Cevap Anahtarı B ADDADBBAAD

Cevaplarınız dDDAb ad  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B CDADAAABBC

Cevaplarınız aDAccA BcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCDDACBCAC

Cevaplarınız BCDDACBCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 2 13 4,33 % 22

Cevap Anahtarı B BCCBCACBDABACBCBDDBD

Cevaplarınız BaCB   BD        c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B CADDABAACBCDBDACCABD

Cevaplarınız CADDABAbCBCDBcACCABD

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 0 33
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 3 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 4 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid kavramını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF KDS 2

324,867 52,36
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8C  -  46
MELİSA İNANCB 90 48 26 16 39 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(788.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 25 25 134 788 % 52,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B AADACABDBDCBBCDDABBA

Cevaplarınız bADACABDBcCBdCDD daA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B ADDADBBAAD

Cevaplarınız ADcAbB cAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CDADAAABBC

Cevaplarınız aDAcdAAaBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCDDACBCAC

Cevaplarınız aCDDACBaAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 7 9 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B BCCBCACBDABACBCBDDBD

Cevaplarınız dC B bCa A baa   c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 3 5 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B CADDABAACBCDBDACCABD

Cevaplarınız   DD BAACdCDBa bCA D

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 1 2 33
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 2 1 67
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 3 1 75
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 2 1 67
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 1 0
Hava olayını açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid kavramını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF KDS 2

309,203 58,41
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8C  -  13
MUHAMMED ALİ ATEŞ 90 43 16 31 37 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(879.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 29 29 149 879 % 58,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A ADADACDBCBBDCBADBAAB

Cevaplarınız ADADACDBdBBDCBbDc Aa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 2 4 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DADBAADBDA

Cevaplarınız DADabA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A BADAADACCB

Cevaplarınız BADAAD CCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBADDACCBC

Cevaplarınız aBADDcCCBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 1 19 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCCACBCABBDBDABCDDBC

Cevaplarınız c                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 6 6 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A ACBDDDABAACBCDBDACCA

Cevaplarınız dCdDDacBc    DB dCC 

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 3 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 4 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 2 1 67
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Hava olayını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 1 33
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid kavramını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 0 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF KDS 2

215,990 92,16
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8C  -  58
MUMTAZ MUHAMMED 90 15 28 47 5 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1387.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 51 51 194 1387 % 92,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 2 14 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A ADADACDBCBBDCBADBAAB

Cevaplarınız ADcbAC              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 3 6 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DADBAADBDA

Cevaplarınız bc Bd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BADAADACCB

Cevaplarınız dADAcDAdda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 5 5 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı A CBADDACCBC

Cevaplarınız aaccb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 5 12 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A BCCACBCABBDBDABCDDBC

Cevaplarınız aCbAdBad            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 2 8 10 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A ACBDDDABAACBCDBDACCA

Cevaplarınız AadbbcAdcb          

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 0 33
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 0 2 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 0 0 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 1 0
Hava olayını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid kavramını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0



8. SINIF KDS 2

304,060 61,06
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8C  -  48
MURAT KUVEL 90 47 31 12 36 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(919.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 31 31 153 919 % 61,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ADADACDBCBBDCBADBAAB

Cevaplarınız  bcDACDB BcDCdADBAdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A DADBAADBDA

Cevaplarınız bAD AAcBad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BADAADACCB

Cevaplarınız BADAADAaCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBADDACCBC

Cevaplarınız CBADbcbCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 10 8 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCCACBCABBDBDABCDDBC

Cevaplarınız c Cbb   dBbabd a  a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A ACBDDDABAACBCDBDACCA

Cevaplarınız  CdDDbABAbCcCDBccdCA

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 1 2 33
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 2 2 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 1 2 33
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Hava olayını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid kavramını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF KDS 2

374,113 34,55
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8C  -  212
RABİA SEKMANİ 90 62 24 4 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(520.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 17 17 90 520 % 34,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A ADADACDBCBBDCBADBAAB

Cevaplarınız ADADA DBdBBDCdADcAAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A DADBAADBDA

Cevaplarınız bADa caBad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADAADACCB

Cevaplarınız BADAADACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBADDACCBC

Cevaplarınız CBADDACCBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı A BCCACBCABBDBDABCDDBC

Cevaplarınız dCabCBdABBDaDAdaDa  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A ACBDDDABAACBCDBDACCA

Cevaplarınız dCBDDDABAACcCDBcbCCc

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 0 67
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 3 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 4 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid kavramını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF KDS 2

333,479 49,83
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8C  -  66
SEDEF SARICA 90 55 29 6 45 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(750.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 23 23 126 750 % 49,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A ADADACDBCBBDCBADBAAB

Cevaplarınız bDdDACDBaBBDCaAbBAbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DADBAADBDA

Cevaplarınız cADccAcBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BADAADACCB

Cevaplarınız dADAADACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A CBADDACCBC

Cevaplarınız CBADD CCBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 11 4 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A BCCACBCABBDBDABCDDBC

Cevaplarınız cdbcbcbAdacBD  C  aC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A ACBDDDABAACBCDBDACCA

Cevaplarınız dCcDDDABA CBCDBbcbCA

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 3 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 4 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 2 0 67
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 3 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Hava olayını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid kavramını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF KDS 2

302,233 61,99
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8C  -  39
ŞEVVAL KARAÇAM 90 49 38 3 36 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(933.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 32 32 154 933 % 61,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A ADADACDBCBBDCBADBAAB

Cevaplarınız ccdDACDBdBabCdbDcAAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DADBAADBDA

Cevaplarınız DADBcAbBDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BADAADACCB

Cevaplarınız ccDAcDbCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBADDACCBC

Cevaplarınız CBADDACCcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 7 3 7,67 % 38

Cevap Anahtarı A BCCACBCABBDBDABCDDBC

Cevaplarınız Baabd CABBDBDAd Da d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ACBDDDABAACBCDBDACCA

Cevaplarınız baBDcaABcbdcbDBabbCA

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 3 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 4 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 3 0
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid kavramını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF KDS 2

243,629 84,72
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8C  -  15
UMUT ÖZDEMİR 90 23 21 46 16 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1275.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 45 45 186 1275 % 84,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B AADACABDBDCBBCDDABBA

Cevaplarınız dcDAdAdDBDCddCbaAaBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ADDADBBAAD

Cevaplarınız ADcAaBaAdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CDADAAABBC

Cevaplarınız CDADcdAcad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 3 6 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCDDACBCAC

Cevaplarınız adaD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCCBCACBDABACBCBDDBD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CADDABAACBCDBDACCABD

Cevaplarınız

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 1 0 33
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 1 0 25
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 0 0 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 0 0
Hava olayını açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 0 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Nükleotid kavramını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0



8. SINIF KDS 2

279,041 70,83
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8C  -  88
YUSUF ABDİ 90 34 25 31 25 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1066.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 38 38 169 1066 % 70,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 3 11 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A ADADACDBCBBDCBADBAAB

Cevaplarınız   A c Dc   D  AD  Ad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı A DADBAADBDA

Cevaplarınız bdbcAA  Dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 6 3 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BADAADACCB

Cevaplarınız dcD b cad 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBADDACCBC

Cevaplarınız aBADDACCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 6 4 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A BCCACBCABBDBDABCDDBC

Cevaplarınız BbCbCBC aBDdDb C  aC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 4 11 3,67 % 18

Cevap Anahtarı A ACBDDDABAACBCDBDACCA

Cevaplarınız    a bAcA    D D bC 

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 0 33
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 3 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 4 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 1 0
Hava olayını açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 1 33
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid kavramını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 0 50
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 0 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0



8. SINIF KDS 2

250,264 81,66
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8D  -  221
ARDA BAHÇEKAPILI 90 21 14 55 16 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1229.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 43 43 183 1229 % 81,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A ADADACDBCBBDCBADBAAB

Cevaplarınız bcdDACaBCBBcCc DBbAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 1 6 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A DADBAADBDA

Cevaplarınız DAD      b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 1 5 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A BADAADACCB

Cevaplarınız dADAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 4 5 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A CBADDACCBC

Cevaplarınız acAbb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BCCACBCABBDBDABCDDBC

Cevaplarınız   C                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A ACBDDDABAACBCDBDACCA

Cevaplarınız A                   

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 1 33
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 0 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 1 1 33
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 1 1 25
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 0 0 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 0 0
Hava olayını açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 0 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Nükleotid kavramını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0



8. SINIF KDS 2

264,205 76,88
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8D  -  75
ECRİN ERTÜRK 90 30 22 38 22 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1157.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 42 42 176 1157 % 76,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 4 9 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B AADACABDBDCBBCDDABBA

Cevaplarınız bAbA A  aDaB   DA   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ADDADBBAAD

Cevaplarınız ADcAbBBAda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 1 4 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CDADAAABBC

Cevaplarınız  DADdAA   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B BCDDACBCAC

Cevaplarınız Bab Aaa cC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 5 13 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B BCCBCACBDABACBCBDDBD

Cevaplarınız B dB  a c c     a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 3 10 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B CADDABAACBCDBDACCABD

Cevaplarınız       A  BCbBD aCAd 

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 2 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 1 0 33
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 0 67
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 0 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 1 1 33
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 2 0 67
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 2 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 1 2 33
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 1 0
Hava olayını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 0 33
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Nükleotid kavramını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF KDS 2

291,329 65,71
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8D  -  61
ELİF YENİGÜL 90 39 23 28 31 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(989.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 34 34 160 989 % 65,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 4 4 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A ADADACDBCBBDCBADBAAB

Cevaplarınız AbADAaDBaBB  BdDBA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A DADBAADBDA

Cevaplarınız cADcdAaBcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BADAADACCB

Cevaplarınız dAaAcacCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBADDACCBC

Cevaplarınız CBADDcCCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 4 15 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCCACBCABBDBDABCDDBC

Cevaplarınız   b da cB           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 3 9 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A ACBDDDABAACBCDBDACCA

Cevaplarınız bCcDb  B  C CDB   C 

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 3 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 4 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 2 1 67
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 0 33
Hava olayını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 0 67
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid kavramını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 0 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF KDS 2

281,306 69,63
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8D  -  33
İKRA TANRIKULU 90 42 36 12 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1048.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 36 36 166 1048 % 69,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B AADACABDBDCBBCDDABBA

Cevaplarınız cAD dAdbBDCBdCDDAdac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ADDADBBAAD

Cevaplarınız ADccDBcdAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDADAAABBC

Cevaplarınız CDADAAABBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BCDDACBCAC

Cevaplarınız dbbcACaCbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 8 10 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BCCBCACBDABACBCBDDBD

Cevaplarınız cb  Ccac     c  abB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 10 1 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B CADDABAACBCDBDACCABD

Cevaplarınız adDbAcAbbaCDac bCABD

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 1 2 33
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 2 1 67
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 3 1 75
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 2 1 67
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 2 0
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid kavramını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF KDS 2

285,236 68,17
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8D  -  10
KAZI  YILDIZ 90 34 25 31 25 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1026.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 35 35 164 1026 % 68,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 7 4 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B AADACABDBDCBBCDDABBA

Cevaplarınız b Dc ABcBDdBa DD dcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B ADDADBBAAD

Cevaplarınız ADcca cAd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B CDADAAABBC

Cevaplarınız CDAcbcA  d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı B BCDDACBCAC

Cevaplarınız daDDAbB   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 2 16 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B BCCBCACBDABACBCBDDBD

Cevaplarınız BCa   d             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 4 4 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B CADDABAACBCDBDACCABD

Cevaplarınız C D ABc CcCDBcACCA b

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 1 33
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 1 33
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 1 1 33
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 2 0 67
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 2 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Hava olayını açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 0 67
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid kavramını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF KDS 2

316,435 55,61
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8D  -  179
MELİSA DEMET 90 49 23 18 41 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(837.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 27 27 142 837 % 55,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı A ADADACDBCBBDCBADBAAB

Cevaplarınız bDdDAaDBdB ab cDBAAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A DADBAADBDA

Cevaplarınız  ADBddDaDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADAADACCB

Cevaplarınız BADAADACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBADDACCBC

Cevaplarınız CBADDbCCdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 6 12 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCCACBCABBDBDABCDDBC

Cevaplarınız   b aB  ddb   B   a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 3 3 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A ACBDDDABAACBCDBDACCA

Cevaplarınız  a cDDABAbCBCDB ACCA

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 3 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 4 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 2 1 67
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Hava olayını açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid kavramını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 0 50
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF KDS 2

215,722 92,36
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8D  -  69
MESAD KARA 90 25 39 26 12 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1390.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 53 53 196 1390 % 92,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 13 3 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A ADADACDBCBBDCBADBAAB

Cevaplarınız ccbDcd ddcaD  AaaAcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A DADBAADBDA

Cevaplarınız cAaa A BcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı A BADAADACCB

Cevaplarınız cAD Ab  CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CBADDACCBC

Cevaplarınız CaADDcCCaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 7 11 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCCACBCABBDBDABCDDBC

Cevaplarınız dba  c b c    B  aB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 9 7 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A ACBDDDABAACBCDBDACCA

Cevaplarınız   d a  cA  BdDaacabA

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 0 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 0 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 0 3 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 3 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 4 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 2 1 67
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 2 0
Hava olayını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid kavramını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF KDS 2

248,207 82,52
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8D  -  109
MUSTAFA SAİD TURĞUT 90 24 31 35 13 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1242.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 44 44 184 1242 % 82,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADADACDBCBBDCBADBAAB

Cevaplarınız AccbACaaddacbdcDcAbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 2 6 1,33 % 13

Cevap Anahtarı A DADBAADBDA

Cevaplarınız cADa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BADAADACCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBADDACCBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 7 8 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A BCCACBCABBDBDABCDDBC

Cevaplarınız BaCd cCdcBbBb       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A ACBDDDABAACBCDBDACCA

Cevaplarınız dCdDDDcBd bdCDBaACCA

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 0 0 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 0 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 0 0 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Hava olayını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid kavramını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF KDS 2

316,679 55,55
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8D  -  203
REYHAN CENNE  YİĞİTT 90 47 24 19 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(836.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 26 26 141 836 % 55,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı B AADACABDBDCBBCDDABBA

Cevaplarınız ccDACABDB CBdCDD aBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı B ADDADBBAAD

Cevaplarınız ADcAbB A c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDADAAABBC

Cevaplarınız CDADcAABBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCDDACBCAC

Cevaplarınız BCbDACBacC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 4 14 0,67 % 3

Cevap Anahtarı B BCCBCACBDABACBCBDDBD

Cevaplarınız B      d  d  a c  B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B CADDABAACBCDBDACCABD

Cevaplarınız CAD ABAbCadbBDbbCAda

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 3 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 4 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 2 1 67
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Hava olayını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 0 67
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid kavramını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF KDS 2

199,450 95,88
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8D  -  24
YİĞİT AYDIN 90 16 48 26 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1443.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 57 57 205 1443 % 95,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADACABDBDCBBCDDABBA

Cevaplarınız dbbACAcacbadBbaDdccb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B ADDADBBAAD

Cevaplarınız dbacDBadba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDADAAABBC

Cevaplarınız abcbAcccdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B BCDDACBCAC

Cevaplarınız BCbadCadba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 1 16 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B BCCBCACBDABACBCBDDBD

Cevaplarınız   C  b     A     D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 2 8 10 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CADDABAACBCDBDACCABD

Cevaplarınız Cb ac b a b  c  b  D

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 0 3 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 1 2 33
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 0 3 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 1 3 25
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 1 2 33
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 0 33
Hava olayını açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 3 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Nükleotid kavramını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0



8. SINIF KDS 2

239,891 85,98
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK İMAM HATİP ORTAOKULU

8D  -  214
ZEYNEP NAZ GÖÇER 90 33 37 20 20 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1294.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 48 48 189 1294 % 85,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 62 62 213 1505

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ADADACDBCBBDCBADBAAB

Cevaplarınız AadcAaDBaBBbddAbaAdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A DADBAADBDA

Cevaplarınız bADabA BDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BADAADACCB

Cevaplarınız BADAADcaCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBADDACCBC

Cevaplarınız CcADDbdCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 5 13 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A BCCACBCABBDBDABCDDBC

Cevaplarınız     Ccbc Ba    b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 11 6 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A ACBDDDABAACBCDBDACCA

Cevaplarınız  aabD   cdbaaDca  Cb

Türkçe S D Y B%
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 3 2 1 67
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 4 3 1 75
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 1 2 33
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 1 0
Hava olayını açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 1 33
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Nükleotid kavramını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
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