
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 61 594 6628 154382

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,1212,06 19,10 2,53 1,37 2,19 1,62 1,47 1,25 2,24 1,47 1,87 3,47 0,94 3,23 0,01 0,01 0,01 4,80 3,79 3,85 0,96 0,40 0,86 0,68 1,78 0,23 1,67 0,83 1,46 1,13 1,02 0,87 41,2325,14 34,92 240,580

Okul Ortalaması 20,4612,69 17,29 2,79 1,36 2,45 1,79 1,41 1,43 1,97 1,52 1,59 3,77 0,90 3,55 0,00 0,00 0,00 3,51 2,85 2,80 0,46 0,34 0,37 0,25 1,77 -0,20 1,28 0,74 1,09 0,38 0,90 0,15 36,6624,48 30,52 231,950

KATILIMLAR

1 557 MEDİNE NESİM 12C 27 6 25,50 2 1 1,75 1 2 0,50 5 0 5,00 4 1 3,75 17 4 16,00 3 1 2,75 1 4 0,00 5 0 5,00 4 0 4,00 69 19 64,25 333,080 13184

2 555 ŞEVVAL KİBAR   23 12 20,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 12 7 10,25 4 1 3,75 0 4 -1,00 5 1 4,75 0 1 -0,25 56 27 49,25 288,275 33231

3 5 HİLAL KÜÇÜK 12C 30 10 27,50 1 2 0,50 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 11 6 9,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 1 1 0,75 55 26 48,50 285,035 35309

4 550 HÜSEYİN ARSLAN 12A 26 11 23,25 4 1 3,75 4 0 4,00 2 3 1,25 5 0 5,00 6 7 4,25 1 0 1,00 1 5 -0,25 5 1 4,75 1 0 1,00 55 28 48,00 284,158 35940

5 0 İREM NUR TURĞUT 12C 31 6 29,50 4 0 4,00 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 3 3,25 3 1 2,75 50 13 46,75 279,460 39243

6 1207 AYŞE KARATAŞ 12E 25 13 21,75 5 0 5,00 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 6 1 5,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 48 18 43,50 270,533 46425

7 68 ENES ÜTÜK 12B 25 12 22,00 4 1 3,75 4 0 4,00 2 3 1,25 5 0 5,00 6 4 5,00 1 2 0,50 0 6 -1,50 1 1 0,75 2 0 2,00 50 29 42,75 268,295 48461

8 579 NİSA NUR YILMAZ 12D 30 10 27,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 46 17 41,75 264,490 52063

9 505 İSMAİL KAYA 12A 25 14 21,50 4 1 3,75 4 0 4,00 2 3 1,25 5 0 5,00 6 8 4,00 1 4 0,00 1 0 1,00 1 1 0,75 49 31 41,25 263,850 52660

10 636 SAMETCAN ÖZKESEMENCR12B 31 8 29,00 2 3 1,25 2 1 1,75 3 0 3,00 3 2 2,50 2 2 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 45 16 41,00 262,090 54271

11 0 SELİM PELİT 12A 20 12 17,00 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 7 6 5,50 3 0 3,00 2 5 0,75 3 2 2,50 1 2 0,50 48 32 40,00 260,740 55612

12 0 NUR SENA ÇELİK   27 10 24,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 44 16 40,00 259,615 56808

13 563 ESLEM AVCI 12D 27 9 24,75 3 0 3,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 43 13 39,75 258,908 57545

14 535 ŞEYMA DOĞRUYOL 12E 26 7 24,25 2 0 2,00 1 0 1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 1 4,75 1 0 1,00 42 10 39,50 258,138 58381

15 0 FURKAN YABUT 12B 21 16 17,00 5 0 5,00 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 7 7 5,25 4 1 3,75 1 1 0,75 46 29 38,75 256,845 59701

16 88 ZEYNEP ZÜLAL YILDIZ 12E 29 8 27,00 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 2 0,50 1 0 1,00 43 16 39,00 256,310 60263

17 367 YAREN BAYAR 11D 26 14 22,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 6 0,50 1 0 1,00 44 25 37,75 253,120 63558

18 166 ESMA ÜNAL 12C 28 7 26,25 2 1 1,75 2 0 2,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 40 12 37,00 250,368 66587

19 800 MUHAMMET  ARSLAN 12A 20 16 16,00 3 1 2,75 3 0 3,00 2 3 1,25 3 2 2,50 10 7 8,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 44 32 36,00 248,690 68443

20 0 YALÇIN   21 15 17,25 4 1 3,75 4 0 4,00 2 3 1,25 5 0 5,00 5 8 3,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 43 31 35,25 246,203 71310

21 0 ASUDE ERVA YILDIRIM 12D 22 16 18,00 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 1 1 0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 41 23 35,25 246,165 71363

22 1117 BUSE ARSLAN 12E 26 9 23,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 3 3 2,25 40 18 35,50 246,123 71421

23 534 EMİNE TURAN 11C 25 13 21,75 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 4 3,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 42 28 35,00 244,863 72900

24 477 HABİL TÜRKYILMAZ 11A 25 14 21,50 3 1 2,75 1 2 0,50 1 2 0,50 5 0 5,00 3 0 3,00 1 5 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 41 26 34,50 243,445 74567

25 0 ZEYNEP ATLI 12E 26 12 23,00 2 1 1,75 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 39 19 34,25 242,445 75689

26 6 MUHAMMED EMİN 12B 24 10 21,50 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 5 4 4,00 1 2 0,50 39 21 33,75 241,130 77170

27 637 ENES ALBAY 12B 21 18 16,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 4 1,00 0 2 -0,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 41 32 33,00 239,575 78962

28 17 SEDANUR ÇELİK 11D 23 15 19,25 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 41 32 33,00 239,188 79427

29 564 ZEYNEP GÜLER 12C 16 8 14,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 11 5 9,75 1 3 0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 38 22 32,50 238,390 80345

                                                1 / 3



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 61 594 6628 154382

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,1212,06 19,10 2,53 1,37 2,19 1,62 1,47 1,25 2,24 1,47 1,87 3,47 0,94 3,23 0,01 0,01 0,01 4,80 3,79 3,85 0,96 0,40 0,86 0,68 1,78 0,23 1,67 0,83 1,46 1,13 1,02 0,87 41,2325,14 34,92 240,580

Okul Ortalaması 20,4612,69 17,29 2,79 1,36 2,45 1,79 1,41 1,43 1,97 1,52 1,59 3,77 0,90 3,55 0,00 0,00 0,00 3,51 2,85 2,80 0,46 0,34 0,37 0,25 1,77 -0,20 1,28 0,74 1,09 0,38 0,90 0,15 36,6624,48 30,52 231,950

KATILIMLAR

30 0 EMİR ACAR 12 18 15 14,25 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 3 1 2,75 1 4 0,00 3 3 2,25 2 1 1,75 38 26 31,50 235,438 83607

31 751 N KİŞİSİ 12C 22 15 18,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 7 6 5,50 1 0 1,00 0 6 -1,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 40 36 31,00 233,318 85978

32 598 AYSELNUR AYDOĞAN 12E 23 14 19,50 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 36 20 31,00 233,085 86250

33 0 ALİ ŞEKERCİ 12B 24 13 20,75 3 2 2,50 1 4 0,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 36 24 30,00 229,973 89685

34 1040 SUKEYNA KARSLI 11C 19 12 16,00 4 1 3,75 2 2 1,50 1 2 0,50 5 0 5,00 4 3 3,25 1 0 1,00 0 6 -1,50 1 2 0,50 1 5 -0,25 38 33 29,75 229,715 89982

35 972 MELİSA ÇİVİCİ 12E 23 14 19,50 5 0 5,00 1 1 0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 35 24 29,00 227,015 92998

36 583 BEYZA NUR TURAN 12D 21 9 18,75 3 1 2,75 1 3 0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 1 2 0,50 1 0 1,00 33 17 28,75 226,428 93663

37 596 EMİNE NUR KIRÇİÇEK 12D 21 9 18,75 1 2 0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 0 2 -0,50 32 16 28,00 224,123 96143

38 734 HANZADE MİRAC KONUK11D 22 11 19,25 3 2 2,50 2 2 1,50 1 0 1,00 3 2 2,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 33 21 27,75 223,323 97017

39 846 ÖMER SALİH DEMİR 11A 23 7 21,25 3 2 2,50 1 1 0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 30 10 27,50 222,288 98164

40 0 VİLDAN ÜNAL 12D 22 15 18,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 1 3 0,25 34 27 27,25 221,923 98531

41 589 SENANUR KIRIK 12D 17 8 15,00 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 30 13 26,75 220,835 99648

42 659 ÇİĞDEM HARMAN 12D 22 18 17,50 2 1 1,75 2 1 1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 35 33 26,75 220,470 100082

43 789 ASLI HACER SADE 12E 17 8 15,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 2 0,50 2 0 2,00 2 3 1,25 31 18 26,50 220,210 100335

44 982 AYŞE NAZ KAPUK* A 12D 19 17 14,75 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 32 23 26,25 219,338 101244

45 582 YAĞMUR ŞAHİN 12E 23 15 19,25 2 1 1,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 4 0 4,00 3 3 2,25 32 25 25,75 217,263 103490

46 542 MUHAMED KAYNAKOĞLU12A 7 5 5,75 3 2 2,50 1 2 0,50 1 0 1,00 5 0 5,00 4 4 3,00 2 1 1,75 1 5 -0,25 5 1 4,75 1 1 0,75 30 21 24,75 216,208 104534

47 679 BÜŞRA ASLAN 11D 21 19 16,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 5 0,75 1 1 0,75 1 5 -0,25 36 44 25,00 215,438 105345

48 0 NURDAGÜL ÇELİK 11D 18 16 14,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 31 25 24,75 214,985 105789

49 887 HATİCE EZGİ ARI 11D 20 14 16,50 1 1 0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 29 22 23,50 210,805 109825

50 0 AHMET TAHA ÇALIŞKAN12A 8 10 5,50 3 1 2,75 1 1 0,75 2 2 1,50 2 1 1,75 6 5 4,75 1 0 1,00 1 5 -0,25 4 1 3,75 1 1 0,75 29 27 22,25 208,650 111781

51 856 BETÜL YURTSEVEN 12E 18 12 15,00 2 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 24 18 19,50 198,940 120342

52 703 FATMANUR NAÇAR 12D 16 22 10,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 1 5 -0,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 29 39 19,25 198,830 120425

53 847 NİSA NUR YANIKKAYA 11D 11 24 5,00 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 4 2,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 26 41 15,75 188,895 127764

54 693 EMİNE BEŞİKTAŞ 12D 12 20 7,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 19 25 12,75 179,595 133633

55 861 ELİF YÜSRA AYNE 11D 7 16 3,00 2 2 1,50 2 1 1,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 4 2,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 20 34 11,50 176,320 135425

56 0 HEYO BRO 12 8 13 4,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 5 3 4,25 0 3 -0,75 3 0 3,00 16 21 10,75 173,938 136735

57 894 MURAT DURĞUN 12B 7 14 3,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 3 2 2,50 15 22 9,50 170,235 138560

58 793 GONCAGÜLKILIÇARSLAN11D 6 5 4,75 3 2 2,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 15 22 9,50 170,073 138659
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 61 594 6628 154382

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,1212,06 19,10 2,53 1,37 2,19 1,62 1,47 1,25 2,24 1,47 1,87 3,47 0,94 3,23 0,01 0,01 0,01 4,80 3,79 3,85 0,96 0,40 0,86 0,68 1,78 0,23 1,67 0,83 1,46 1,13 1,02 0,87 41,2325,14 34,92 240,580

Okul Ortalaması 20,4612,69 17,29 2,79 1,36 2,45 1,79 1,41 1,43 1,97 1,52 1,59 3,77 0,90 3,55 0,00 0,00 0,00 3,51 2,85 2,80 0,46 0,34 0,37 0,25 1,77 -0,20 1,28 0,74 1,09 0,38 0,90 0,15 36,6624,48 30,52 231,950

KATILIMLAR

59 0 CEYDA 11D 11 25 4,75 1 4 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 3 4 2,00 0 1 -0,25 0 7 -1,75 1 6 -0,50 1 4 0,00 24 59 9,25 169,228 139045

60 1194 ATİLLA AHMED İLÇE 11A 10 12 7,00 10 12 7,00 162,230 142058

61 1030 AYŞE BİLGER 11C 6 16 2,00 2 3 1,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 15 35 6,25 160,575 142718
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   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 61 594 6628 154382

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,1212,06 19,10 2,53 1,37 2,19 1,62 1,47 1,25 2,24 1,47 1,87 3,47 0,94 3,23 0,01 0,01 0,01 4,80 3,79 3,85 0,96 0,40 0,86 0,68 1,78 0,23 1,67 0,83 1,46 1,13 1,02 0,87 41,2325,14 34,92 240,580

Okul Ortalaması 20,4612,69 17,29 2,79 1,36 2,45 1,79 1,41 1,43 1,97 1,52 1,59 3,77 0,90 3,55 0,00 0,00 0,00 3,51 2,85 2,80 0,46 0,34 0,37 0,25 1,77 -0,20 1,28 0,74 1,09 0,38 0,90 0,15 36,6624,48 30,52 231,950

SINIF:   

KATILIMLAR

1 555 ŞEVVAL KİBAR   23 12 20,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 12 7 10,25 4 1 3,75 0 4 -1,00 5 1 4,75 0 1 -0,25 56 27 49,25 288,275 33231

2 0 NUR SENA ÇELİK   27 10 24,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 44 16 40,00 259,615 56808

3 0 YALÇIN   21 15 17,25 4 1 3,75 4 0 4,00 2 3 1,25 5 0 5,00 5 8 3,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 43 31 35,25 246,203 71310

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 61 594 6628 154382

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,1212,06 19,10 2,53 1,37 2,19 1,62 1,47 1,25 2,24 1,47 1,87 3,47 0,94 3,23 0,01 0,01 0,01 4,80 3,79 3,85 0,96 0,40 0,86 0,68 1,78 0,23 1,67 0,83 1,46 1,13 1,02 0,87 41,2325,14 34,92 240,580

Okul Ortalaması 20,4612,69 17,29 2,79 1,36 2,45 1,79 1,41 1,43 1,97 1,52 1,59 3,77 0,90 3,55 0,00 0,00 0,00 3,51 2,85 2,80 0,46 0,34 0,37 0,25 1,77 -0,20 1,28 0,74 1,09 0,38 0,90 0,15 36,6624,48 30,52 231,950

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 477 HABİL TÜRKYILMAZ 11A 25 14 21,50 3 1 2,75 1 2 0,50 1 2 0,50 5 0 5,00 3 0 3,00 1 5 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 41 26 34,50 243,445 74567

2 846 ÖMER SALİH DEMİR 11A 23 7 21,25 3 2 2,50 1 1 0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 30 10 27,50 222,288 98164

3 1194 ATİLLA AHMED İLÇE 11A 10 12 7,00 10 12 7,00 162,230 142058

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 61 594 6628 154382

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,1212,06 19,10 2,53 1,37 2,19 1,62 1,47 1,25 2,24 1,47 1,87 3,47 0,94 3,23 0,01 0,01 0,01 4,80 3,79 3,85 0,96 0,40 0,86 0,68 1,78 0,23 1,67 0,83 1,46 1,13 1,02 0,87 41,2325,14 34,92 240,580

Okul Ortalaması 20,4612,69 17,29 2,79 1,36 2,45 1,79 1,41 1,43 1,97 1,52 1,59 3,77 0,90 3,55 0,00 0,00 0,00 3,51 2,85 2,80 0,46 0,34 0,37 0,25 1,77 -0,20 1,28 0,74 1,09 0,38 0,90 0,15 36,6624,48 30,52 231,950

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 534 EMİNE TURAN 11C 25 13 21,75 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 4 3,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 42 28 35,00 244,863 72900

2 1040 SUKEYNA KARSLI 11C 19 12 16,00 4 1 3,75 2 2 1,50 1 2 0,50 5 0 5,00 4 3 3,25 1 0 1,00 0 6 -1,50 1 2 0,50 1 5 -0,25 38 33 29,75 229,715 89982

3 1030 AYŞE BİLGER 11C 6 16 2,00 2 3 1,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 15 35 6,25 160,575 142718
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11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 61 594 6628 154382

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,1212,06 19,10 2,53 1,37 2,19 1,62 1,47 1,25 2,24 1,47 1,87 3,47 0,94 3,23 0,01 0,01 0,01 4,80 3,79 3,85 0,96 0,40 0,86 0,68 1,78 0,23 1,67 0,83 1,46 1,13 1,02 0,87 41,2325,14 34,92 240,580

Okul Ortalaması 20,4612,69 17,29 2,79 1,36 2,45 1,79 1,41 1,43 1,97 1,52 1,59 3,77 0,90 3,55 0,00 0,00 0,00 3,51 2,85 2,80 0,46 0,34 0,37 0,25 1,77 -0,20 1,28 0,74 1,09 0,38 0,90 0,15 36,6624,48 30,52 231,950

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 367 YAREN BAYAR 11D 26 14 22,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 6 0,50 1 0 1,00 44 25 37,75 253,120 63558

2 17 SEDANUR ÇELİK 11D 23 15 19,25 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 41 32 33,00 239,188 79427

3 734 HANZADE MİRAC KONUK11D 22 11 19,25 3 2 2,50 2 2 1,50 1 0 1,00 3 2 2,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 33 21 27,75 223,323 97017

4 679 BÜŞRA ASLAN 11D 21 19 16,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 5 0,75 1 1 0,75 1 5 -0,25 36 44 25,00 215,438 105345

5 0 NURDAGÜL ÇELİK 11D 18 16 14,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 31 25 24,75 214,985 105789

6 887 HATİCE EZGİ ARI 11D 20 14 16,50 1 1 0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 29 22 23,50 210,805 109825

7 847 NİSA NUR YANIKKAYA 11D 11 24 5,00 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 4 2,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 26 41 15,75 188,895 127764

8 861 ELİF YÜSRA AYNE 11D 7 16 3,00 2 2 1,50 2 1 1,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 4 2,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 20 34 11,50 176,320 135425

9 793 GONCAGÜLKILIÇARSLAN11D 6 5 4,75 3 2 2,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 15 22 9,50 170,073 138659

10 0 CEYDA 11D 11 25 4,75 1 4 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 3 4 2,00 0 1 -0,25 0 7 -1,75 1 6 -0,50 1 4 0,00 24 59 9,25 169,228 139045
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12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 61 594 6628 154382

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,1212,06 19,10 2,53 1,37 2,19 1,62 1,47 1,25 2,24 1,47 1,87 3,47 0,94 3,23 0,01 0,01 0,01 4,80 3,79 3,85 0,96 0,40 0,86 0,68 1,78 0,23 1,67 0,83 1,46 1,13 1,02 0,87 41,2325,14 34,92 240,580

Okul Ortalaması 20,4612,69 17,29 2,79 1,36 2,45 1,79 1,41 1,43 1,97 1,52 1,59 3,77 0,90 3,55 0,00 0,00 0,00 3,51 2,85 2,80 0,46 0,34 0,37 0,25 1,77 -0,20 1,28 0,74 1,09 0,38 0,90 0,15 36,6624,48 30,52 231,950

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 EMİR ACAR 12 18 15 14,25 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 3 1 2,75 1 4 0,00 3 3 2,25 2 1 1,75 38 26 31,50 235,438 83607

2 0 HEYO BRO 12 8 13 4,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 5 3 4,25 0 3 -0,75 3 0 3,00 16 21 10,75 173,938 136735

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 61 594 6628 154382

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,1212,06 19,10 2,53 1,37 2,19 1,62 1,47 1,25 2,24 1,47 1,87 3,47 0,94 3,23 0,01 0,01 0,01 4,80 3,79 3,85 0,96 0,40 0,86 0,68 1,78 0,23 1,67 0,83 1,46 1,13 1,02 0,87 41,2325,14 34,92 240,580

Okul Ortalaması 20,4612,69 17,29 2,79 1,36 2,45 1,79 1,41 1,43 1,97 1,52 1,59 3,77 0,90 3,55 0,00 0,00 0,00 3,51 2,85 2,80 0,46 0,34 0,37 0,25 1,77 -0,20 1,28 0,74 1,09 0,38 0,90 0,15 36,6624,48 30,52 231,950

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 550 HÜSEYİN ARSLAN 12A 26 11 23,25 4 1 3,75 4 0 4,00 2 3 1,25 5 0 5,00 6 7 4,25 1 0 1,00 1 5 -0,25 5 1 4,75 1 0 1,00 55 28 48,00 284,158 35940

2 505 İSMAİL KAYA 12A 25 14 21,50 4 1 3,75 4 0 4,00 2 3 1,25 5 0 5,00 6 8 4,00 1 4 0,00 1 0 1,00 1 1 0,75 49 31 41,25 263,850 52660

3 0 SELİM PELİT 12A 20 12 17,00 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 7 6 5,50 3 0 3,00 2 5 0,75 3 2 2,50 1 2 0,50 48 32 40,00 260,740 55612

4 800 MUHAMMET  ARSLAN 12A 20 16 16,00 3 1 2,75 3 0 3,00 2 3 1,25 3 2 2,50 10 7 8,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 44 32 36,00 248,690 68443

5 542 MUHAMED KAYNAKOĞLU12A 7 5 5,75 3 2 2,50 1 2 0,50 1 0 1,00 5 0 5,00 4 4 3,00 2 1 1,75 1 5 -0,25 5 1 4,75 1 1 0,75 30 21 24,75 216,208 104534

6 0 AHMET TAHA ÇALIŞKAN12A 8 10 5,50 3 1 2,75 1 1 0,75 2 2 1,50 2 1 1,75 6 5 4,75 1 0 1,00 1 5 -0,25 4 1 3,75 1 1 0,75 29 27 22,25 208,650 111781
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 61 594 6628 154382

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,1212,06 19,10 2,53 1,37 2,19 1,62 1,47 1,25 2,24 1,47 1,87 3,47 0,94 3,23 0,01 0,01 0,01 4,80 3,79 3,85 0,96 0,40 0,86 0,68 1,78 0,23 1,67 0,83 1,46 1,13 1,02 0,87 41,2325,14 34,92 240,580

Okul Ortalaması 20,4612,69 17,29 2,79 1,36 2,45 1,79 1,41 1,43 1,97 1,52 1,59 3,77 0,90 3,55 0,00 0,00 0,00 3,51 2,85 2,80 0,46 0,34 0,37 0,25 1,77 -0,20 1,28 0,74 1,09 0,38 0,90 0,15 36,6624,48 30,52 231,950

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 68 ENES ÜTÜK 12B 25 12 22,00 4 1 3,75 4 0 4,00 2 3 1,25 5 0 5,00 6 4 5,00 1 2 0,50 0 6 -1,50 1 1 0,75 2 0 2,00 50 29 42,75 268,295 48461

2 636 SAMETCAN ÖZKESEMENCR12B 31 8 29,00 2 3 1,25 2 1 1,75 3 0 3,00 3 2 2,50 2 2 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 45 16 41,00 262,090 54271

3 0 FURKAN YABUT 12B 21 16 17,00 5 0 5,00 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 7 7 5,25 4 1 3,75 1 1 0,75 46 29 38,75 256,845 59701

4 6 MUHAMMED EMİN 12B 24 10 21,50 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 5 4 4,00 1 2 0,50 39 21 33,75 241,130 77170

5 637 ENES ALBAY 12B 21 18 16,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 4 1,00 0 2 -0,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 41 32 33,00 239,575 78962

6 0 ALİ ŞEKERCİ 12B 24 13 20,75 3 2 2,50 1 4 0,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 36 24 30,00 229,973 89685

7 894 MURAT DURĞUN 12B 7 14 3,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 3 2 2,50 15 22 9,50 170,235 138560
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12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 61 594 6628 154382

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,1212,06 19,10 2,53 1,37 2,19 1,62 1,47 1,25 2,24 1,47 1,87 3,47 0,94 3,23 0,01 0,01 0,01 4,80 3,79 3,85 0,96 0,40 0,86 0,68 1,78 0,23 1,67 0,83 1,46 1,13 1,02 0,87 41,2325,14 34,92 240,580

Okul Ortalaması 20,4612,69 17,29 2,79 1,36 2,45 1,79 1,41 1,43 1,97 1,52 1,59 3,77 0,90 3,55 0,00 0,00 0,00 3,51 2,85 2,80 0,46 0,34 0,37 0,25 1,77 -0,20 1,28 0,74 1,09 0,38 0,90 0,15 36,6624,48 30,52 231,950

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 557 MEDİNE NESİM 12C 27 6 25,50 2 1 1,75 1 2 0,50 5 0 5,00 4 1 3,75 17 4 16,00 3 1 2,75 1 4 0,00 5 0 5,00 4 0 4,00 69 19 64,25 333,080 13184

2 5 HİLAL KÜÇÜK 12C 30 10 27,50 1 2 0,50 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 11 6 9,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 1 1 0,75 55 26 48,50 285,035 35309

3 0 İREM NUR TURĞUT 12C 31 6 29,50 4 0 4,00 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 3 3,25 3 1 2,75 50 13 46,75 279,460 39243

4 166 ESMA ÜNAL 12C 28 7 26,25 2 1 1,75 2 0 2,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 40 12 37,00 250,368 66587

5 564 ZEYNEP GÜLER 12C 16 8 14,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 11 5 9,75 1 3 0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 38 22 32,50 238,390 80345

6 751 N KİŞİSİ 12C 22 15 18,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 7 6 5,50 1 0 1,00 0 6 -1,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 40 36 31,00 233,318 85978
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12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 61 594 6628 154382

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,1212,06 19,10 2,53 1,37 2,19 1,62 1,47 1,25 2,24 1,47 1,87 3,47 0,94 3,23 0,01 0,01 0,01 4,80 3,79 3,85 0,96 0,40 0,86 0,68 1,78 0,23 1,67 0,83 1,46 1,13 1,02 0,87 41,2325,14 34,92 240,580

Okul Ortalaması 20,4612,69 17,29 2,79 1,36 2,45 1,79 1,41 1,43 1,97 1,52 1,59 3,77 0,90 3,55 0,00 0,00 0,00 3,51 2,85 2,80 0,46 0,34 0,37 0,25 1,77 -0,20 1,28 0,74 1,09 0,38 0,90 0,15 36,6624,48 30,52 231,950

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 579 NİSA NUR YILMAZ 12D 30 10 27,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 46 17 41,75 264,490 52063

2 563 ESLEM AVCI 12D 27 9 24,75 3 0 3,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 43 13 39,75 258,908 57545

3 0 ASUDE ERVA YILDIRIM 12D 22 16 18,00 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 1 1 0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 41 23 35,25 246,165 71363

4 583 BEYZA NUR TURAN 12D 21 9 18,75 3 1 2,75 1 3 0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 1 2 0,50 1 0 1,00 33 17 28,75 226,428 93663

5 596 EMİNE NUR KIRÇİÇEK 12D 21 9 18,75 1 2 0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 0 2 -0,50 32 16 28,00 224,123 96143

6 0 VİLDAN ÜNAL 12D 22 15 18,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 1 3 0,25 34 27 27,25 221,923 98531

7 589 SENANUR KIRIK 12D 17 8 15,00 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 30 13 26,75 220,835 99648

8 659 ÇİĞDEM HARMAN 12D 22 18 17,50 2 1 1,75 2 1 1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 35 33 26,75 220,470 100082

9 982 AYŞE NAZ KAPUK* A 12D 19 17 14,75 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 32 23 26,25 219,338 101244

10 703 FATMANUR NAÇAR 12D 16 22 10,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 1 5 -0,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 29 39 19,25 198,830 120425

11 693 EMİNE BEŞİKTAŞ 12D 12 20 7,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 19 25 12,75 179,595 133633
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12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 61 594 6628 154382

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,1212,06 19,10 2,53 1,37 2,19 1,62 1,47 1,25 2,24 1,47 1,87 3,47 0,94 3,23 0,01 0,01 0,01 4,80 3,79 3,85 0,96 0,40 0,86 0,68 1,78 0,23 1,67 0,83 1,46 1,13 1,02 0,87 41,2325,14 34,92 240,580

Okul Ortalaması 20,4612,69 17,29 2,79 1,36 2,45 1,79 1,41 1,43 1,97 1,52 1,59 3,77 0,90 3,55 0,00 0,00 0,00 3,51 2,85 2,80 0,46 0,34 0,37 0,25 1,77 -0,20 1,28 0,74 1,09 0,38 0,90 0,15 36,6624,48 30,52 231,950

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 1207 AYŞE KARATAŞ 12E 25 13 21,75 5 0 5,00 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 6 1 5,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 48 18 43,50 270,533 46425

2 535 ŞEYMA DOĞRUYOL 12E 26 7 24,25 2 0 2,00 1 0 1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 1 4,75 1 0 1,00 42 10 39,50 258,138 58381

3 88 ZEYNEP ZÜLAL YILDIZ 12E 29 8 27,00 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 2 0,50 1 0 1,00 43 16 39,00 256,310 60263

4 1117 BUSE ARSLAN 12E 26 9 23,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 3 3 2,25 40 18 35,50 246,123 71421

5 0 ZEYNEP ATLI 12E 26 12 23,00 2 1 1,75 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 39 19 34,25 242,445 75689

6 598 AYSELNUR AYDOĞAN 12E 23 14 19,50 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 36 20 31,00 233,085 86250

7 972 MELİSA ÇİVİCİ 12E 23 14 19,50 5 0 5,00 1 1 0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 35 24 29,00 227,015 92998

8 789 ASLI HACER SADE 12E 17 8 15,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 2 0,50 2 0 2,00 2 3 1,25 31 18 26,50 220,210 100335

9 582 YAĞMUR ŞAHİN 12E 23 15 19,25 2 1 1,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 4 0 4,00 3 3 2,25 32 25 25,75 217,263 103490

10 856 BETÜL YURTSEVEN 12E 18 12 15,00 2 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 24 18 19,50 198,940 120342
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 61 594 6628 154382

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,1 12,1 19,10 9,9 5,3 8,55 5,8 4,2 4,71 3,5 3,6 2,57 41,2 25,1 34,93 240,580

Okul Ortalaması 20,5 12,7 17,29 10,3 5,2 9,01 4,0 3,2 3,17 1,9 3,4 1,05 36,6 24,5 30,52 231,950

KATILIMLAR

1 557 MEDİNE NESİM 12C 27 6 25,50 12 4 11,00 20 5 18,75 10 4 9,00 69 19 64,25 333,080 1 1 279 1027 13184

2 555 ŞEVVAL KİBAR   23 12 20,00 12 1 11,75 16 8 14,00 5 6 3,50 56 27 49,25 288,275 1 2 403 2065 33231

3 5 HİLAL KÜÇÜK 12C 30 10 27,50 10 7 8,25 11 7 9,25 4 2 3,50 55 26 48,50 285,035 2 3 412 2159 35309

4 550 HÜSEYİN ARSLAN 12A 26 11 23,25 15 4 14,00 7 7 5,25 7 6 5,50 55 28 48,00 284,158 1 4 414 2184 35940

5 0 İREM NUR TURĞUT 12C 31 6 29,50 12 3 11,25 4 3 3,25 3 1 2,75 50 13 46,75 279,460 3 5 430 2359 39243

6 1207 AYŞE KARATAŞ 12E 25 13 21,75 17 2 16,50 6 2 5,50 0 1 -0,25 48 18 43,50 270,533 1 6 454 2734 46425

7 68 ENES ÜTÜK 12B 25 12 22,00 15 4 14,00 7 6 5,50 3 7 1,25 50 29 42,75 268,295 1 7 462 2827 48461

8 579 NİSA NUR YILMAZ 12D 30 10 27,50 13 5 11,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 46 17 41,75 264,490 1 8 475 3029 52063

9 505 İSMAİL KAYA 12A 25 14 21,50 15 4 14,00 6 8 4,00 3 5 1,75 49 31 41,25 263,850 2 9 477 3069 52660

10 636 SAMETCAN ÖZKESEMENCR12B 31 8 29,00 10 6 8,50 3 2 2,50 1 0 1,00 45 16 41,00 262,090 2 10 483 3153 54271

11 0 SELİM PELİT 12A 20 12 17,00 12 5 10,75 10 6 8,50 6 9 3,75 48 32 40,00 260,740 3 11 485 3206 55612

12 0 NUR SENA ÇELİK   27 10 24,50 13 5 11,75 4 1 3,75 44 16 40,00 259,615 2 12 486 3256 56808

13 563 ESLEM AVCI 12D 27 9 24,75 12 4 11,00 2 0 2,00 2 0 2,00 43 13 39,75 258,908 2 13 488 3288 57545

14 535 ŞEYMA DOĞRUYOL 12E 26 7 24,25 10 2 9,50 6 1 5,75 42 10 39,50 258,138 2 14 492 3329 58381

15 0 FURKAN YABUT 12B 21 16 17,00 13 4 12,00 11 8 9,00 1 1 0,75 46 29 38,75 256,845 3 15 497 3404 59701

16 88 ZEYNEP ZÜLAL YILDIZ 12E 29 8 27,00 12 6 10,50 1 2 0,50 1 0 1,00 43 16 39,00 256,310 3 16 499 3429 60263

17 367 YAREN BAYAR 11D 26 14 22,50 15 5 13,75 2 6 0,50 1 0 1,00 44 25 37,75 253,120 1 17 505 3577 63558

18 166 ESMA ÜNAL 12C 28 7 26,25 10 5 8,75 1 0 1,00 1 0 1,00 40 12 37,00 250,368 4 18 508 3701 66587

19 800 MUHAMMET  ARSLAN 12A 20 16 16,00 11 6 9,50 11 7 9,25 2 3 1,25 44 32 36,00 248,690 4 19 512 3780 68443

20 0 YALÇIN   21 15 17,25 15 4 14,00 7 11 4,25 0 1 -0,25 43 31 35,25 246,203 3 20 518 3893 71310

21 0 ASUDE ERVA YILDIRIM 12D 22 16 18,00 16 3 15,25 1 1 0,75 2 3 1,25 41 23 35,25 246,165 3 21 519 3895 71363

22 1117 BUSE ARSLAN 12E 26 9 23,75 11 6 9,50 3 3 2,25 40 18 35,50 246,123 4 22 520 3898 71421

23 534 EMİNE TURAN 11C 25 13 21,75 12 5 10,75 4 5 2,75 1 5 -0,25 42 28 35,00 244,863 1 23 523 3974 72900

24 477 HABİL TÜRKYILMAZ 11A 25 14 21,50 10 5 8,75 3 0 3,00 3 7 1,25 41 26 34,50 243,445 1 24 526 4051 74567

25 0 ZEYNEP ATLI 12E 26 12 23,00 10 6 8,50 3 1 2,75 39 19 34,25 242,445 5 25 529 4108 75689

26 6 MUHAMMED EMİN 12B 24 10 21,50 9 5 7,75 6 6 4,50 39 21 33,75 241,130 4 26 531 4182 77170

27 637 ENES ALBAY 12B 21 18 16,50 15 4 14,00 2 4 1,00 3 6 1,50 41 32 33,00 239,575 5 27 533 4264 78962

28 17 SEDANUR ÇELİK 11D 23 15 19,25 13 5 11,75 2 3 1,25 3 9 0,75 41 32 33,00 239,188 2 28 534 4284 79427

29 564 ZEYNEP GÜLER 12C 16 8 14,00 8 3 7,25 11 5 9,75 3 6 1,50 38 22 32,50 238,390 5 29 538 4330 80345

30 0 EMİR ACAR 12 18 15 14,25 11 2 10,50 3 1 2,75 6 8 4,00 38 26 31,50 235,438 1 30 542 4459 83607

31 751 N KİŞİSİ 12C 22 15 18,25 6 6 4,50 8 6 6,50 4 9 1,75 40 36 31,00 233,318 6 31 547 4552 85978

32 598 AYSELNUR AYDOĞAN 12E 23 14 19,50 12 6 10,50 1 0 1,00 36 20 31,00 233,085 6 32 548 4565 86250

33 0 ALİ ŞEKERCİ 12B 24 13 20,75 8 10 5,50 2 0 2,00 2 1 1,75 36 24 30,00 229,973 6 33 551 4699 89685

34 1040 SUKEYNA KARSLI 11C 19 12 16,00 12 5 10,75 5 3 4,25 2 13 -1,25 38 33 29,75 229,715 2 34 552 4708 89982

35 972 MELİSA ÇİVİCİ 12E 23 14 19,50 12 5 10,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 35 24 29,00 227,015 7 35 556 4817 92998

36 583 BEYZA NUR TURAN 12D 21 9 18,75 10 6 8,50 1 2 0,50 1 0 1,00 33 17 28,75 226,428 4 36 557 4835 93663

37 596 EMİNE NUR KIRÇİÇEK 12D 21 9 18,75 11 5 9,75 0 2 -0,50 32 16 28,00 224,123 5 37 559 4928 96143

38 734 HANZADE MİRAC KONUK11D 22 11 19,25 9 6 7,50 1 2 0,50 1 2 0,50 33 21 27,75 223,323 3 38 560 4963 97017

39 846 ÖMER SALİH DEMİR 11A 23 7 21,25 6 3 5,25 1 0 1,00 30 10 27,50 222,288 2 39 561 4998 98164

40 0 VİLDAN ÜNAL 12D 22 15 18,25 11 9 8,75 1 3 0,25 34 27 27,25 221,923 6 40 562 5011 98531

41 589 SENANUR KIRIK 12D 17 8 15,00 13 5 11,75 30 13 26,75 220,835 7 41 563 5057 99648

42 659 ÇİĞDEM HARMAN 12D 22 18 17,50 10 6 8,50 2 1 1,75 1 8 -1,00 35 33 26,75 220,470 8 42 564 5078 100082

43 789 ASLI HACER SADE 12E 17 8 15,00 9 5 7,75 1 2 0,50 4 3 3,25 31 18 26,50 220,210 8 43 566 5089 100335

44 982 AYŞE NAZ KAPUK* A 12D 19 17 14,75 10 3 9,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 32 23 26,25 219,338 9 44 567 5137 101244

45 582 YAĞMUR ŞAHİN 12E 23 15 19,25 6 7 4,25 3 3 2,25 32 25 25,75 217,263 9 45 569 5201 103490

46 542 MUHAMED KAYNAKOĞLU12A 7 5 5,75 10 4 9,00 6 5 4,75 7 7 5,25 30 21 24,75 216,208 5 46 571 5240 104534

47 679 BÜŞRA ASLAN 11D 21 19 16,25 9 11 6,25 2 3 1,25 4 11 1,25 36 44 25,00 215,438 4 47 572 5264 105345

48 0 NURDAGÜL ÇELİK 11D 18 16 14,00 10 5 8,75 1 2 0,50 2 2 1,50 31 25 24,75 214,985 5 48 573 5280 105789
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 61 594 6628 154382

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,1 12,1 19,10 9,9 5,3 8,55 5,8 4,2 4,71 3,5 3,6 2,57 41,2 25,1 34,93 240,580

Okul Ortalaması 20,5 12,7 17,29 10,3 5,2 9,01 4,0 3,2 3,17 1,9 3,4 1,05 36,6 24,5 30,52 231,950

KATILIMLAR

49 887 HATİCE EZGİ ARI 11D 20 14 16,50 7 6 5,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 29 22 23,50 210,805 6 49 576 5425 109825

50 0 AHMET TAHA ÇALIŞKAN12A 8 10 5,50 8 5 6,75 7 5 5,75 6 7 4,25 29 27 22,25 208,650 6 50 577 5498 111781

51 856 BETÜL YURTSEVEN 12E 18 12 15,00 6 5 4,75 0 1 -0,25 24 18 19,50 198,940 10 51 580 5764 120342

52 703 FATMANUR NAÇAR 12D 16 22 10,50 10 10 7,50 1 5 -0,25 2 2 1,50 29 39 19,25 198,830 10 52 581 5767 120425

53 847 NİSA NUR YANIKKAYA 11D 11 24 5,00 11 5 9,75 3 6 1,50 1 6 -0,50 26 41 15,75 188,895 7 53 582 5953 127764

54 693 EMİNE BEŞİKTAŞ 12D 12 20 7,00 7 5 5,75 19 25 12,75 179,595 11 54 583 6091 133633

55 861 ELİF YÜSRA AYNE 11D 7 16 3,00 9 8 7,00 3 4 2,00 1 6 -0,50 20 34 11,50 176,320 8 55 584 6140 135425

56 0 HEYO BRO 12 8 13 4,75 0 2 -0,50 5 3 4,25 3 3 2,25 16 21 10,75 173,938 2 56 585 6171 136735

57 894 MURAT DURĞUN 12B 7 14 3,50 8 8 6,00 15 22 9,50 170,235 7 57 587 6208 138560

58 793 GONCAGÜLKILIÇARSLAN11D 6 5 4,75 7 7 5,25 1 6 -0,50 1 4 0,00 15 22 9,50 170,073 9 58 588 6212 138659

59 0 CEYDA 11D 11 25 4,75 8 12 5,00 3 5 1,75 2 17 -2,25 24 59 9,25 169,228 10 59 589 6223 139045

60 1194 ATİLLA AHMED İLÇE 11A 10 12 7,00 10 12 7,00 162,230 3 60 590 6296 142058

61 1030 AYŞE BİLGER 11C 6 16 2,00 5 7 3,25 3 4 2,00 1 8 -1,00 15 35 6,25 160,575 3 61 592 6310 142718
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   SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 61 594 6628 154382

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,1 12,1 19,10 9,9 5,3 8,55 5,8 4,2 4,71 3,5 3,6 2,57 41,2 25,1 34,93 240,580

Okul Ortalaması 20,5 12,7 17,29 10,3 5,2 9,01 4,0 3,2 3,17 1,9 3,4 1,05 36,6 24,5 30,52 231,950

SINIF:   

KATILIMLAR

1 555 ŞEVVAL KİBAR   23 12 20,00 12 1 11,75 16 8 14,00 5 6 3,50 56 27 49,25 288,275 1 2 403 2065 33231

2 0 NUR SENA ÇELİK   27 10 24,50 13 5 11,75 4 1 3,75 44 16 40,00 259,615 2 12 486 3256 56808

3 0 YALÇIN   21 15 17,25 15 4 14,00 7 11 4,25 0 1 -0,25 43 31 35,25 246,203 3 20 518 3893 71310

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 61 594 6628 154382

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,1 12,1 19,10 9,9 5,3 8,55 5,8 4,2 4,71 3,5 3,6 2,57 41,2 25,1 34,93 240,580

Okul Ortalaması 20,5 12,7 17,29 10,3 5,2 9,01 4,0 3,2 3,17 1,9 3,4 1,05 36,6 24,5 30,52 231,950

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 477 HABİL TÜRKYILMAZ 11A 25 14 21,50 10 5 8,75 3 0 3,00 3 7 1,25 41 26 34,50 243,445 1 24 526 4051 74567

2 846 ÖMER SALİH DEMİR 11A 23 7 21,25 6 3 5,25 1 0 1,00 30 10 27,50 222,288 2 39 561 4998 98164

3 1194 ATİLLA AHMED İLÇE 11A 10 12 7,00 10 12 7,00 162,230 3 60 590 6296 142058

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11C SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 61 594 6628 154382

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,1 12,1 19,10 9,9 5,3 8,55 5,8 4,2 4,71 3,5 3,6 2,57 41,2 25,1 34,93 240,580

Okul Ortalaması 20,5 12,7 17,29 10,3 5,2 9,01 4,0 3,2 3,17 1,9 3,4 1,05 36,6 24,5 30,52 231,950

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 534 EMİNE TURAN 11C 25 13 21,75 12 5 10,75 4 5 2,75 1 5 -0,25 42 28 35,00 244,863 1 23 523 3974 72900

2 1040 SUKEYNA KARSLI 11C 19 12 16,00 12 5 10,75 5 3 4,25 2 13 -1,25 38 33 29,75 229,715 2 34 552 4708 89982

3 1030 AYŞE BİLGER 11C 6 16 2,00 5 7 3,25 3 4 2,00 1 8 -1,00 15 35 6,25 160,575 3 61 592 6310 142718

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11D SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 61 594 6628 154382

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,1 12,1 19,10 9,9 5,3 8,55 5,8 4,2 4,71 3,5 3,6 2,57 41,2 25,1 34,93 240,580

Okul Ortalaması 20,5 12,7 17,29 10,3 5,2 9,01 4,0 3,2 3,17 1,9 3,4 1,05 36,6 24,5 30,52 231,950

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 367 YAREN BAYAR 11D 26 14 22,50 15 5 13,75 2 6 0,50 1 0 1,00 44 25 37,75 253,120 1 17 505 3577 63558

2 17 SEDANUR ÇELİK 11D 23 15 19,25 13 5 11,75 2 3 1,25 3 9 0,75 41 32 33,00 239,188 2 28 534 4284 79427

3 734 HANZADE MİRAC KONUK11D 22 11 19,25 9 6 7,50 1 2 0,50 1 2 0,50 33 21 27,75 223,323 3 38 560 4963 97017

4 679 BÜŞRA ASLAN 11D 21 19 16,25 9 11 6,25 2 3 1,25 4 11 1,25 36 44 25,00 215,438 4 47 572 5264 105345

5 0 NURDAGÜL ÇELİK 11D 18 16 14,00 10 5 8,75 1 2 0,50 2 2 1,50 31 25 24,75 214,985 5 48 573 5280 105789

6 887 HATİCE EZGİ ARI 11D 20 14 16,50 7 6 5,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 29 22 23,50 210,805 6 49 576 5425 109825

7 847 NİSA NUR YANIKKAYA 11D 11 24 5,00 11 5 9,75 3 6 1,50 1 6 -0,50 26 41 15,75 188,895 7 53 582 5953 127764

8 861 ELİF YÜSRA AYNE 11D 7 16 3,00 9 8 7,00 3 4 2,00 1 6 -0,50 20 34 11,50 176,320 8 55 584 6140 135425

9 793 GONCAGÜLKILIÇARSLAN11D 6 5 4,75 7 7 5,25 1 6 -0,50 1 4 0,00 15 22 9,50 170,073 9 58 588 6212 138659

10 0 CEYDA 11D 11 25 4,75 8 12 5,00 3 5 1,75 2 17 -2,25 24 59 9,25 169,228 10 59 589 6223 139045

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 61 594 6628 154382

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,1 12,1 19,10 9,9 5,3 8,55 5,8 4,2 4,71 3,5 3,6 2,57 41,2 25,1 34,93 240,580

Okul Ortalaması 20,5 12,7 17,29 10,3 5,2 9,01 4,0 3,2 3,17 1,9 3,4 1,05 36,6 24,5 30,52 231,950

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 EMİR ACAR 12 18 15 14,25 11 2 10,50 3 1 2,75 6 8 4,00 38 26 31,50 235,438 1 30 542 4459 83607

2 0 HEYO BRO 12 8 13 4,75 0 2 -0,50 5 3 4,25 3 3 2,25 16 21 10,75 173,938 2 56 585 6171 136735
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12A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 61 594 6628 154382

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,1 12,1 19,10 9,9 5,3 8,55 5,8 4,2 4,71 3,5 3,6 2,57 41,2 25,1 34,93 240,580

Okul Ortalaması 20,5 12,7 17,29 10,3 5,2 9,01 4,0 3,2 3,17 1,9 3,4 1,05 36,6 24,5 30,52 231,950

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 550 HÜSEYİN ARSLAN 12A 26 11 23,25 15 4 14,00 7 7 5,25 7 6 5,50 55 28 48,00 284,158 1 4 414 2184 35940

2 505 İSMAİL KAYA 12A 25 14 21,50 15 4 14,00 6 8 4,00 3 5 1,75 49 31 41,25 263,850 2 9 477 3069 52660

3 0 SELİM PELİT 12A 20 12 17,00 12 5 10,75 10 6 8,50 6 9 3,75 48 32 40,00 260,740 3 11 485 3206 55612

4 800 MUHAMMET  ARSLAN 12A 20 16 16,00 11 6 9,50 11 7 9,25 2 3 1,25 44 32 36,00 248,690 4 19 512 3780 68443

5 542 MUHAMED KAYNAKOĞLU12A 7 5 5,75 10 4 9,00 6 5 4,75 7 7 5,25 30 21 24,75 216,208 5 46 571 5240 104534

6 0 AHMET TAHA ÇALIŞKAN12A 8 10 5,50 8 5 6,75 7 5 5,75 6 7 4,25 29 27 22,25 208,650 6 50 577 5498 111781
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12B SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 61 594 6628 154382

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,1 12,1 19,10 9,9 5,3 8,55 5,8 4,2 4,71 3,5 3,6 2,57 41,2 25,1 34,93 240,580

Okul Ortalaması 20,5 12,7 17,29 10,3 5,2 9,01 4,0 3,2 3,17 1,9 3,4 1,05 36,6 24,5 30,52 231,950

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 68 ENES ÜTÜK 12B 25 12 22,00 15 4 14,00 7 6 5,50 3 7 1,25 50 29 42,75 268,295 1 7 462 2827 48461

2 636 SAMETCAN ÖZKESEMENCR12B 31 8 29,00 10 6 8,50 3 2 2,50 1 0 1,00 45 16 41,00 262,090 2 10 483 3153 54271

3 0 FURKAN YABUT 12B 21 16 17,00 13 4 12,00 11 8 9,00 1 1 0,75 46 29 38,75 256,845 3 15 497 3404 59701

4 6 MUHAMMED EMİN 12B 24 10 21,50 9 5 7,75 6 6 4,50 39 21 33,75 241,130 4 26 531 4182 77170

5 637 ENES ALBAY 12B 21 18 16,50 15 4 14,00 2 4 1,00 3 6 1,50 41 32 33,00 239,575 5 27 533 4264 78962

6 0 ALİ ŞEKERCİ 12B 24 13 20,75 8 10 5,50 2 0 2,00 2 1 1,75 36 24 30,00 229,973 6 33 551 4699 89685

7 894 MURAT DURĞUN 12B 7 14 3,50 8 8 6,00 15 22 9,50 170,235 7 57 587 6208 138560
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12C SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 61 594 6628 154382

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,1 12,1 19,10 9,9 5,3 8,55 5,8 4,2 4,71 3,5 3,6 2,57 41,2 25,1 34,93 240,580

Okul Ortalaması 20,5 12,7 17,29 10,3 5,2 9,01 4,0 3,2 3,17 1,9 3,4 1,05 36,6 24,5 30,52 231,950

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 557 MEDİNE NESİM 12C 27 6 25,50 12 4 11,00 20 5 18,75 10 4 9,00 69 19 64,25 333,080 1 1 279 1027 13184

2 5 HİLAL KÜÇÜK 12C 30 10 27,50 10 7 8,25 11 7 9,25 4 2 3,50 55 26 48,50 285,035 2 3 412 2159 35309

3 0 İREM NUR TURĞUT 12C 31 6 29,50 12 3 11,25 4 3 3,25 3 1 2,75 50 13 46,75 279,460 3 5 430 2359 39243

4 166 ESMA ÜNAL 12C 28 7 26,25 10 5 8,75 1 0 1,00 1 0 1,00 40 12 37,00 250,368 4 18 508 3701 66587

5 564 ZEYNEP GÜLER 12C 16 8 14,00 8 3 7,25 11 5 9,75 3 6 1,50 38 22 32,50 238,390 5 29 538 4330 80345

6 751 N KİŞİSİ 12C 22 15 18,25 6 6 4,50 8 6 6,50 4 9 1,75 40 36 31,00 233,318 6 31 547 4552 85978
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12D SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 61 594 6628 154382

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,1 12,1 19,10 9,9 5,3 8,55 5,8 4,2 4,71 3,5 3,6 2,57 41,2 25,1 34,93 240,580

Okul Ortalaması 20,5 12,7 17,29 10,3 5,2 9,01 4,0 3,2 3,17 1,9 3,4 1,05 36,6 24,5 30,52 231,950

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 579 NİSA NUR YILMAZ 12D 30 10 27,50 13 5 11,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 46 17 41,75 264,490 1 8 475 3029 52063

2 563 ESLEM AVCI 12D 27 9 24,75 12 4 11,00 2 0 2,00 2 0 2,00 43 13 39,75 258,908 2 13 488 3288 57545

3 0 ASUDE ERVA YILDIRIM 12D 22 16 18,00 16 3 15,25 1 1 0,75 2 3 1,25 41 23 35,25 246,165 3 21 519 3895 71363

4 583 BEYZA NUR TURAN 12D 21 9 18,75 10 6 8,50 1 2 0,50 1 0 1,00 33 17 28,75 226,428 4 36 557 4835 93663

5 596 EMİNE NUR KIRÇİÇEK 12D 21 9 18,75 11 5 9,75 0 2 -0,50 32 16 28,00 224,123 5 37 559 4928 96143

6 0 VİLDAN ÜNAL 12D 22 15 18,25 11 9 8,75 1 3 0,25 34 27 27,25 221,923 6 40 562 5011 98531

7 589 SENANUR KIRIK 12D 17 8 15,00 13 5 11,75 30 13 26,75 220,835 7 41 563 5057 99648

8 659 ÇİĞDEM HARMAN 12D 22 18 17,50 10 6 8,50 2 1 1,75 1 8 -1,00 35 33 26,75 220,470 8 42 564 5078 100082

9 982 AYŞE NAZ KAPUK* A 12D 19 17 14,75 10 3 9,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 32 23 26,25 219,338 9 44 567 5137 101244

10 703 FATMANUR NAÇAR 12D 16 22 10,50 10 10 7,50 1 5 -0,25 2 2 1,50 29 39 19,25 198,830 10 52 581 5767 120425

11 693 EMİNE BEŞİKTAŞ 12D 12 20 7,00 7 5 5,75 19 25 12,75 179,595 11 54 583 6091 133633
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12E SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 61 594 6628 154382

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,1 12,1 19,10 9,9 5,3 8,55 5,8 4,2 4,71 3,5 3,6 2,57 41,2 25,1 34,93 240,580

Okul Ortalaması 20,5 12,7 17,29 10,3 5,2 9,01 4,0 3,2 3,17 1,9 3,4 1,05 36,6 24,5 30,52 231,950

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 1207 AYŞE KARATAŞ 12E 25 13 21,75 17 2 16,50 6 2 5,50 0 1 -0,25 48 18 43,50 270,533 1 6 454 2734 46425

2 535 ŞEYMA DOĞRUYOL 12E 26 7 24,25 10 2 9,50 6 1 5,75 42 10 39,50 258,138 2 14 492 3329 58381

3 88 ZEYNEP ZÜLAL YILDIZ 12E 29 8 27,00 12 6 10,50 1 2 0,50 1 0 1,00 43 16 39,00 256,310 3 16 499 3429 60263

4 1117 BUSE ARSLAN 12E 26 9 23,75 11 6 9,50 3 3 2,25 40 18 35,50 246,123 4 22 520 3898 71421

5 0 ZEYNEP ATLI 12E 26 12 23,00 10 6 8,50 3 1 2,75 39 19 34,25 242,445 5 25 529 4108 75689

6 598 AYSELNUR AYDOĞAN 12E 23 14 19,50 12 6 10,50 1 0 1,00 36 20 31,00 233,085 6 32 548 4565 86250

7 972 MELİSA ÇİVİCİ 12E 23 14 19,50 12 5 10,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 35 24 29,00 227,015 7 35 556 4817 92998

8 789 ASLI HACER SADE 12E 17 8 15,00 9 5 7,75 1 2 0,50 4 3 3,25 31 18 26,50 220,210 8 43 566 5089 100335

9 582 YAĞMUR ŞAHİN 12E 23 15 19,25 6 7 4,25 3 3 2,25 32 25 25,75 217,263 9 45 569 5201 103490

10 856 BETÜL YURTSEVEN 12E 18 12 15,00 6 5 4,75 0 1 -0,25 24 18 19,50 198,940 10 51 580 5764 120342
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 61 594 6628 154382

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 22,12 12,06 19,10 2,53 1,37 2,19 1,62 1,47 1,25 2,24 1,47 1,87 3,47 0,94 3,23 0,01 0,01 0,01 4,80 3,79 3,85 0,96 0,40 0,86 0,68 1,78 0,23 1,67 0,83 1,46 1,13 1,02 0,87 41,23 25,14 34,92 240,580

İl Ortalaması 24,43 10,28 21,86 2,76 1,23 2,45 1,74 1,36 1,39 2,50 1,34 2,17 3,70 0,77 3,51 0,01 0,01 0,01 6,47 4,16 5,43 1,42 0,45 1,31 0,97 2,09 0,45 2,22 0,95 1,98 1,57 1,18 1,27 47,79 23,82 41,83 261,970

İlçe Ortalaması 29,92 7,57 28,03 3,39 1,04 3,13 2,58 1,13 2,30 3,29 1,13 3,01 4,24 0,55 4,11 0,01 0,00 0,00 12,27 4,28 11,20 3,11 0,67 2,95 2,09 2,31 1,51 3,72 0,86 3,51 2,88 1,04 2,62 67,50 20,58 62,37 326,990

Okul Ortalaması 20,46 12,69 17,29 2,79 1,36 2,45 1,79 1,41 1,43 1,97 1,52 1,59 3,77 0,90 3,55 0,00 0,00 0,00 3,51 2,85 2,80 0,46 0,34 0,37 0,25 1,77 -0,20 1,28 0,74 1,09 0,38 0,90 0,15 36,66 24,48 30,52 231,950

KATILIMLAR

1
ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP
LİSESİ

12C 6 25,67 8,67 23,50 1,83 0,83 1,62 1,33 1,17 1,04 2,33 1,83 1,88 4,17 0,83 3,96 8,50 4,00 7,50 0,67 0,33 0,58 0,33 2,33 -0,25 2,83 0,50 2,71 1,00 0,83 0,79 48,66 21,32 43,33 269,940

2
ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP
LİSESİ

  3 23,67 12,33 20,58 3,67 1,00 3,42 2,33 0,33 2,25 3,00 1,67 2,58 4,33 0,33 4,25 7,00 5,33 5,67 2,00 1,33 1,67 0,00 1,67 -0,42 1,67 0,33 1,58 0,00 0,33 -0,08 47,67 24,65 41,50 264,700

3
ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP
LİSESİ

12A 6 17,67 11,33 14,83 3,33 1,17 3,04 2,50 0,83 2,29 2,00 2,00 1,50 4,00 0,67 3,83 6,50 6,17 4,96 1,33 0,17 1,29 1,00 4,33 -0,08 3,33 1,00 3,08 0,83 0,83 0,62 42,49 28,50 35,36 247,050

4
ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP
LİSESİ

12B 7 21,86 13,00 18,61 3,57 1,43 3,21 2,14 1,43 1,79 1,57 1,86 1,11 3,86 1,14 3,57 3,43 3,00 2,68 1,00 0,71 0,82 0,00 1,29 -0,32 1,14 0,71 0,96 0,29 0,14 0,25 38,86 24,71 32,68 238,310

5
ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP
LİSESİ

12E 10 23,60 11,20 20,80 2,90 1,10 2,62 1,50 1,60 1,10 2,10 1,50 1,72 4,00 0,80 3,80 2,30 1,60 1,90 0,10 0,10 0,08 0,00 0,10 -0,02 0,30 0,00 0,30 0,20 0,60 0,05 37,00 18,60 32,35 237,010

6
ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP
LİSESİ

12D 11 20,82 13,91 17,34 2,64 1,55 2,25 1,82 1,73 1,39 2,64 1,45 2,27 4,09 0,82 3,89 1,27 1,36 0,93 0,09 0,64 -0,07 0,55 0,18 0,50 0,09 0,73 -0,09 34,01 22,37 28,41 225,560

7
ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP
LİSESİ

11C 3 16,67 13,67 13,25 3,00 1,67 2,58 1,33 2,00 0,83 1,67 1,33 1,33 3,67 0,67 3,50 3,67 3,33 2,83 0,33 0,67 0,17 0,00 4,33 -1,08 1,00 1,00 0,75 0,33 3,33 -0,50 31,67 32,00 23,66 211,720

8
ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP
LİSESİ

11A 3 19,33 11,00 16,58 2,00 1,00 1,75 0,67 1,00 0,42 0,33 0,67 0,17 2,33 0,00 2,33 1,33 0,00 1,33 0,33 1,67 -0,08 0,33 0,67 0,17 0,33 0,00 0,33 26,98 16,01 23,00 209,320

9
ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP
LİSESİ

11D 10 16,50 15,90 12,52 2,60 2,00 2,10 2,00 1,90 1,52 1,80 1,50 1,42 3,40 1,60 3,00 1,90 3,10 1,12 0,10 0,60 -0,05 0,40 2,10 -0,12 0,90 2,00 0,40 0,30 1,80 -0,15 29,90 32,50 21,76 206,140

10
ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP
LİSESİ

12 2 13,00 14,00 9,50 2,00 1,00 1,75 1,50 0,00 1,50 2,00 1,00 1,75 4,00 2,00 3,50 0,50 3,50 -0,38 3,00 1,50 2,62 1,00 0,50 0,88 27,00 23,50 21,12 204,690



TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 61 594 6628 154382

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 22,12 12,06 19,10 2,53 1,37 2,19 1,62 1,47 1,25 2,24 1,47 1,87 3,47 0,94 3,23 0,01 0,01 0,01 4,80 3,79 3,85 0,96 0,40 0,86 0,68 1,78 0,23 1,67 0,83 1,46 1,13 1,02 0,87 41,23 25,14 34,92 240,580

İl Ortalaması 24,43 10,28 21,86 2,76 1,23 2,45 1,74 1,36 1,39 2,50 1,34 2,17 3,70 0,77 3,51 0,01 0,01 0,01 6,47 4,16 5,43 1,42 0,45 1,31 0,97 2,09 0,45 2,22 0,95 1,98 1,57 1,18 1,27 47,79 23,82 41,83 261,970

İlçe Ortalaması 29,92 7,57 28,03 3,39 1,04 3,13 2,58 1,13 2,30 3,29 1,13 3,01 4,24 0,55 4,11 0,01 0,00 0,00 12,27 4,28 11,20 3,11 0,67 2,95 2,09 2,31 1,51 3,72 0,86 3,51 2,88 1,04 2,62 67,50 20,58 62,37 326,990

Okul Ortalaması 20,46 12,69 17,29 2,79 1,36 2,45 1,79 1,41 1,43 1,97 1,52 1,59 3,77 0,90 3,55 0,00 0,00 0,00 3,51 2,85 2,80 0,46 0,34 0,37 0,25 1,77 -0,20 1,28 0,74 1,09 0,38 0,90 0,15 36,66 24,48 30,52 231,950

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

259,615 36,80
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

    -  0
NUR SENA ÇELİK 120 44 16 60 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(56808.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 12 486 3256 56808 % 36,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız BdCAEAAd b Aa CbDCBEBDDCBbCBaEDACCECBabc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız DadCB dBDEDCCe ACAEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız       a         ECBD                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

288,275 21,53
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

    -  555
ŞEVVAL KİBAR 120 56 27 37 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33231.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 403 2065 33231 % 21,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız cCBdAEAA Cca CCabeDD dACB a ACCCbDCECBeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 1 7 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CD EA     BdDCCE ACA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 7 11 10,25 % 34

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 16 8 16 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız D eDEcA  AeBaEC  d E  aB  cDA eE CC  E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız cd e  bAEEdC C     e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 4 1 2 25

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 2 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

246,203 46,19
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

    -  0
YALÇIN 120 43 31 46 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(71310.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 20 518 3893 71310 % 46,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız cCBAAEb daE   bdEeDDCcbCBaaeACeCeDCECBBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CDBEdDEA BaEbCeEBACA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 8 17 3,00 % 10

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 7 11 22 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız DBecdcA DA a             ece     dC  Ead

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız c                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

162,230 92,02
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

11A  -  1194
ATİLLA AHMED İLÇE 120 10 12 98 7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(142058.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 60 590 6296 142058 % 92,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 12 18 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız cbdbAEA Aa   aCcEBbb ebCBcE             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 3 38

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 4 1 1 25

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve Bilim 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

243,445 48,30
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

11A  -  477
HABİL TÜRKYILMAZ 120 41 26 53 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74567.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 24 526 4051 74567 % 48,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız EbeAAEAcbb abCCBcBDbCBACBBaaAeCbbDCECBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CD cA Eb ecE  eEBACA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız      BA       C                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız Ecdda ee   C a E    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

222,288 63,59
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

11A  -  846
ÖMER SALİH DEMİR 120 30 10 80 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(98164.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 39 561 4998 98164 % 63,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 7 10 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız   CAEc  Da AaECdDCdEBcb BACB E A  ECBCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız DEdCad B       A A       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız  A                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 4 2 0 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

160,575 92,44
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

11C  -  1030
AYŞE BİLGER 120 15 35 70 6 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(142718.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 61 592 6310 142718 % 92,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 16 18 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız B a Ee  ba da Cdbb Eeebac           BCaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız DceCd da E   a A A d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız  A bB               E  d     eb         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 1 8 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız ecdb   C e    a  be 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 1 2 13

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 4 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

244,863 47,22
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

11C  -  534
EMİNE TURAN 120 42 28 50 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72900.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 23 523 3974 72900 % 47,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız ecCAEbA eb ACdCbbCaEBcDCcACBBEDACeECBCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız DdAC  ac EDCCeEACAEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız ccC   cE        E B a         a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız dcb    C        bd  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

229,715 58,29
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

11C  -  1040
SUKEYNA KARSLI 120 38 33 49 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(89982.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 34 552 4708 89982 % 58,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 12 9 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız EbBA EA dbE DaCBdeDc  bCBcEDAC ed CE  Bb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CDBdA EbCcBab  EBACA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız DB c     e          E     cD    E       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 13 5 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız cbdcac    dC eBdebce

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 4 38

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

215,438 68,24
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

11D  -  679
BÜŞRA ASLAN 120 36 44 40 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(105345.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 47 572 5264 105345 % 68,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 19 0 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız ECBdAaAbAaEcDCCeEcbDCcbCBBaDAddCdcCEedeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CDdbebEbbBcaDCaEcAaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız e    BA                  b    e         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 11 5 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız EdBddcdb   C  cEdadd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

169,228 90,07
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

11D  -  0
CEYDA 120 24 59 37 9 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(139045.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 59 589 6223 139045 % 90,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 25 4 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız dcCdEAbEaCeeCcddeCdaBDcbccbBdc ca   Bbae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız DbddeAadDEDdacaAaAEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız  bCDe     d      C         b           a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 1 6 0 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 17 1 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız addacddCdbbadeebdEc 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 6 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 0 2 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 2 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

176,320 87,72
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

11D  -  861
ELİF YÜSRA AYNE 120 20 34 66 11 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(135425.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 55 584 6140 135425 % 87,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 16 17 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız cedddE  cad  Cba        Ba  d  db CEeaBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CeBb  E aBBabCaEdAeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız    cE e       C  E      e c             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız  bd   ee   C b    e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 1 2 13

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 4 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

170,073 89,82
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

11D  -  793
GONCAGÜLKILIÇARSLAN 120 15 22 83 9 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(138659.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 58 588 6212 138659 % 89,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız EbBAAE  dac  C                  d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CDBdcaEb  d    ddACA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 6 33 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız     d e       C  c  b     e     d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız       ee   C b  e   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 4 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

223,323 62,84
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

11D  -  734
HANZADE MİRAC KONUK 120 33 21 66 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(97017.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 38 560 4963 97017 % 62,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız cC dA  A CE bCCB BDDCcbC BaDceCCcbCECBBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CDBddaEb BB    EdAeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız                B          c       e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız            C ed     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

210,805 71,14
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

11D  -  887
HATİCE EZGİ ARI 120 29 22 69 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(109825.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 49 576 5425 109825 % 71,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 14 6 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız EadcAEA Aa   dCdadDbC bCBcE ACCCeDCECdeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız Cc    Ed ac DC EeAaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız     E A                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız              e b    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 5 38

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 2 0 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

188,895 82,76
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

11D  -  847
NİSA NUR YANIKKAYA 120 26 41 53 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(127764.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 53 582 5953 127764 % 82,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 24 5 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız ccb EAb DCAdecbAbCdcdbD eA c acAdbdCaeae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız DdcCBe B EaC B ACAEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız ee  d          D C  E        e     d   d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız      e e ec  Be e   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 5 38

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 4 0 4 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

214,985 68,52
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

11D  -  0
NURDAGÜL ÇELİK 120 31 25 64 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(105789.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 48 573 5280 105789 % 68,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 16 6 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız ecCAEAAdeCAAacdbbCcbBDD   C Ba d CcCcCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız DaACBdbBaE     ACAEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız                     c  c       B        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız     d  C e      A   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 3 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 4 1 1 25

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

239,188 51,45
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

11D  -  17
SEDANUR ÇELİK 120 41 32 47 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(79427.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 28 534 4284 79427 % 51,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız dcCcEAAbbdAea CADCBEeDDCcbCBaEaACCEaBC e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız cdACB  BeEDCCBaAaAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız  c    e          CB          c          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız  E CdecC ec d b b d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

253,120 41,17
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

11D  -  367
YAREN BAYAR 120 44 25 51 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(63558.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 17 505 3577 63558 % 41,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız dcCAEbAEDCeAbcCbDCBEBaDCeACBBEcACedCBCbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız DbACBdCBeEDCCBdACAEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 6 22 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 6 32 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız cAa   c         cC   e b                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız        C            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

235,438 54,16
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12  -  0
EMİR ACAR 120 38 26 56 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(83607.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 30 542 4459 83607 % 54,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 15 7 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız BdbAcbedDCAAacCdDCBEeDDCdbeBcEeAC       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız DEdCBA BD      ACAEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız  A   A                     A c          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız   dbeAdC ecEEc D Ee 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 1 2 25

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 1 1 50

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

173,938 88,57
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12  -  0
HEYO BRO 120 16 21 83 10 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(136735.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 56 585 6171 136735 % 88,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 13 19 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız dc   eA DCecaddceC    DCd CB      de    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız    d           c         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız cA D   E     e aEC                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız  cd  b C  A E       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 0 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 4 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve Bilim 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

208,650 72,41
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  0
AHMET TAHA ÇALIŞKAN 120 29 27 64 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(111781.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 50 577 5498 111781 % 72,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 10 22 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız dECdEee  a de CecCeE D   A              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız Db CB  e EDCba A A d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız dAeD   dD       E c   E    Ac E         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız dc debA  CeEEBC    a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 1 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 4 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 2 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

284,158 23,28
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  550
HÜSEYİN ARSLAN 120 55 28 37 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(35940.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 414 2184 35940 % 23,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız BECdE AEbCbAa ebbCBEeDDCBbCBBaDAC ECBCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız DEdCBA BDEbCbaEACAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 7 17 4,25 % 14

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 7 26 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız cAeD AabDA b   a    a  E      E         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız cc debAC CeEEBC     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 2 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

263,850 34,11
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  505
İSMAİL KAYA 120 49 31 40 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52660.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 9 477 3069 52660 % 34,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız ccCbEbAdDaAAC ebDCBceDaeBbCBBEDACCECBCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız DEdCBA BDEbCeaEACAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 8 16 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 8 26 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız c dD eaEbA b    E B a  E     c          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız Bc  eecC      b  E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

216,208 67,71
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  542
MUHAMED KAYNAKOĞLU 120 30 21 69 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(104534.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 46 571 5240 104534 % 67,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız ECBd    b          e    B   A CCdb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CDBbcad  B   C EBACA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız D e     a    E c   E     cD          EeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız d dedAbeEEBC C  a  C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 1 38

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 4 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 2 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

248,690 44,33
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  800
MUHAMMET  ARSLAN 120 44 32 44 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(68443.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 19 512 3780 68443 % 44,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız dcCAEee cC d  CdcCBbecbCdbCBBEaACCECBCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız D dCBA B EDCacbAeAEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 7 13 8,25 % 28

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 11 7 22 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız cAeD eaEDA be  aEC    EE   A  E         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız cc     CcC          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 1 0 50

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

260,740 36,02
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  0
SELİM PELİT 120 48 32 40 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(55612.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 11 485 3206 55612 % 36,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız Bc AEcAa a  bdC bC EBDDdabCBaEeACCECBC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız D dCBA aDbDCb EACAEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 6 17 5,50 % 18

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız cAeDB Dd        dCBaa        DEBA       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız BcdCdecC  AEdc a E e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 1 0 50

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

229,973 58,09
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  0
ALİ ŞEKERCİ 120 36 24 60 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(89685.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 33 551 4699 89685 % 58,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız cCBAAEedACEEDCCebBDDecbCBBa A  CbDbECcBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CDBadabdbBcdc  EBAeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız      B         B                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız   d        C C      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 3 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 0 2 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 1 0 50

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

239,575 51,15
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  637
ENES ALBAY 120 41 32 47 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(78962.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 27 533 4264 78962 % 51,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 18 1 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız cCdAeEbAAa abaCBcBDDCdbeBcEeAeCCdDCdCBcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CDBEdDEA BBEDCbEdAaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız     E e     a    d      A c             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız   d  d cEEeC e b    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 1 1 50

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

268,295 31,39
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  68
ENES ÜTÜK 120 50 29 41 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(48461.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 7 462 2827 48461 % 31,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız cCcbAEbAAC dDaCBEeDa BbCBBEDA CebDCECBBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CDBEdDEA BaEbCeEBACA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız D AaEcAe         a  E      D         Ead

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız c cedcbe   C   E   C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

256,845 38,67
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  0
FURKAN YABUT 120 46 29 45 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(59701.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 15 497 3404 59701 % 38,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 16 3 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız BcCAEcA  a cacCbDCcbBcDCcACBBEaAbddCBCdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız DEACBA aDEDdb  ACAEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 7 16 5,25 % 18

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 11 8 21 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız cAbD e ce       ECBeE      Ae E A E dC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız        C    d       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

241,130 49,99
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  6
MUHAMMED EMİN 120 39 21 60 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(77170.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 26 531 4182 77170 % 49,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız cCBAAEA Ae abbCBEaDDCBACBBEDc  dbD  CBBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CDaEded Ca     EBACA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız     bBA D     CB a       ec          Ead

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

170,235 89,75
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  894
MURAT DURĞUN 120 15 22 83 9 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(138560.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 57 587 6208 138560 % 89,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 14 19 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız edbdEdA aaeAC  dcCeaBbaC                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız DEACd    abaCcbAaAEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 1 3 13

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

262,090 35,15
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  636
SAMETCAN ÖZKESEMENCR 120 45 16 59 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(54271.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 10 483 3153 54271 % 35,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız cCBAAEAAAac DCCBbeDeCcACBBEcACCCADCECBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CDaadaE  BB DC EdAaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız      c b      C    E                 E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız            C        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

250,368 43,13
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12C  -  166
ESMA ÜNAL 120 40 12 68 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(66587.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 18 508 3701 66587 % 43,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız ECBAAEc Aa    CaEBDDCBbCBBEDACCbADCECdeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CD d  E  BcaDCaEeACA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız                B                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız            C        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

285,035 22,87
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12C  -  5
HİLAL KÜÇÜK 120 55 26 39 48 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(35309.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 412 2159 35309 % 22,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız BdbcEAAcDCAAaECADCBEaDDCBbCBacDACCECBCCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız e dC AaBDbbCba ACAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 6 13 9,50 % 32

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 11 7 22 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız BAaDBA Eb  e  e ECB   Ea  B  e   e      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız   d    C C   BC  d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 1 0 50

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

279,460 25,42
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12C  -  0
İREM NUR TURĞUT 120 50 13 57 46 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39243.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 5 430 2359 39243 % 25,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız cCeAAEA ACEE CCBEBDDCBbCBBE ACCCADCdCeBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CDB A Ec Bc DC EdACA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız   e E eC    a    E  E                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız        d   CEC      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 1 0 50

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

333,080 8,54
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12C  -  557
MEDİNE NESİM 120 69 19 32 64 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13184.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 279 1027 13184 % 8,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız BdCAEcA    AC C  CdEBDDCBACBBaDACCECcCCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız D dC A  cbDCCBEACAEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 20 5 15 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız BAa BA aDA D CBDECBeE E A  A eE e E C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız dd beA CECA  BC  EBC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 1 0 50

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

233,318 55,69
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12C  -  751
N KİŞİSİ 120 40 36 44 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(85978.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 31 547 4552 85978 % 55,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız ECeeAEc ACEEaCCaEcca BbCBBaeAedCb CdCBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız d     b   cbDCaEdACA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 6 17 5,50 % 18

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 6 26 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız    DbcAC d  D C  a  acCB        E       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız cbdb bbA  eCEC  d  d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 5 38

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 1 0 50

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

238,390 52,04
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12C  -  564
ZEYNEP GÜLER 120 38 22 60 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(80345.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 29 538 4330 80345 % 52,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 8 16 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız Bcb Ec cDC AaEC  C        CBdE  C ECBabB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız D  C     b CCc ACAEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 5 14 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız cAC  eDEeA     DECB c      AbD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız  cbC d C  c     c* C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 0 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 4 1 0 25

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

246,165 46,22
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12D  -  0
ASUDE ERVA YILDIRIM 120 41 23 56 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(71363.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 21 519 3895 71363 % 46,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız EaBdeEA eaEc CCdEeDDCebCBBacACCCbeCECeBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CDedADEA eBEDCCEBACA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız       A      c                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız c B e      C  d     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

219,338 65,58
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12D  -  982
AYŞE NAZ KAPUK* A 120 32 23 65 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(101244.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 44 567 5137 101244 % 65,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 17 4 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız cCBAAEd dCb aCCdEBcadBbCB aeAeCC abECBca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CDaaAeEA       EBACA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız               CB E       e              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız   d   e             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

226,428 60,67
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12D  -  583
BEYZA NUR TURAN 120 33 17 70 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(93663.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 36 557 4835 93663 % 60,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 9 10 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız BEC E AEbC Aa Cd CaEB bCdA B E bC ECdCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız Dc CBb aDcDaC  ACAEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız  A      e           d                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız        C            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 4 1 1 25

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

220,470 64,83
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12D  -  659
ÇİĞDEM HARMAN 120 35 33 52 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(100082.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 42 564 5078 100082 % 64,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 18 0 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız BcCdacedaCcACECdDCeEaDbCcbCBaEcAeCEbBCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız D dC d B EbCCebACAEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız                  C  E        c          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 1 8 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız   c ee Cbe    b  bd 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 5 38

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

179,595 86,56
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12D  -  693
EMİNE BEŞİKTAŞ 120 19 25 76 12 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(133633.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 54 583 6091 133633 % 86,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 20 8 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız ecbA Ac  b ea ebbCB BDbaBbCcBacb  ECaCbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız Dc C     bbC B AaAEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 4 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 1 2 25

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

224,123 62,28
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12D  -  596
EMİNE NUR KIRÇİÇEK 120 32 16 72 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(96143.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 37 559 4928 96143 % 62,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 9 10 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız cCBAAbc Ab  bCCBEBc CBbCB ED  Cd  bECBB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız dD d aE  BcdDCCEBACA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız  e    e                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 1 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

258,908 37,27
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12D  -  563
ESLEM AVCI 120 43 13 64 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(57545.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 13 488 3288 57545 % 37,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız BECAEAA b  Aa CADCBEBDeCdbCBBacACecCBCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız D A Bb BeEDCCe ACAEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız                  C        B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız        C         E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 0 4 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

198,830 78,00
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12D  -  703
FATMANUR NAÇAR 120 29 39 52 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(120425.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 52 581 5767 120425 % 78,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 22 2 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız dCeAAEdAdeEcD CBEBbadedCc aeceCCbebdCdeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CDabcDabeBcEbCaEcACA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız              bCe bea                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız            C C d  d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 4 0 4 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 1 0 50

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

264,490 33,72
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12D  -  579
NİSA NUR YILMAZ 120 46 17 57 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52063.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 8 475 3029 52063 % 33,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız BECAEAAEDCbAacdADCBEBDeCebCBBEeACeECcCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız DEdCBe BaEDCCBdAeAE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız     B  E         C                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız                ee   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

220,835 64,55
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12D  -  589
SENANUR KIRIK 120 30 13 77 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(99648.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 41 563 5057 99648 % 64,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 8 15 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız dCBAAEe Aa  DCC dBD  cbC       C  CdCBBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CDBbe Ed BaEDCCEdACA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 1 2 13

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 4 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

221,923 63,82
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12D  -  0
VİLDAN ÜNAL 120 34 27 59 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(98531.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 40 562 5011 98531 % 63,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız dCdbAEA Aa  DCCBEBbedBACdBaeAeCCbcCdCBBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CDBddeEbdBaacCCEdACA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız   A    e       e          c             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

220,210 64,99
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12E  -  789
ASLI HACER SADE 120 31 18 71 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(100335.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 43 566 5089 100335 % 64,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 8 15 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız dcCAE A    ACbCdbCeEBDDCcACBBa          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız DEdCddaB E     ACAEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız  eb    E                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız        C C    d dEdC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 1 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 0 2 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 1 0 50

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

270,533 30,07
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12E  -  1207
AYŞE KARATAŞ 120 48 18 54 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46425.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 6 454 2734 46425 % 30,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız cbBAAEbAedEE CCBEeDeedACBBEeAeCCdcC CBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CDBEADEA BedDCCEBACA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız           a  ECBD      BA             e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız  c                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

233,085 55,87
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12E  -  598
AYSELNUR AYDOĞAN 120 36 20 64 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(86250.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 32 548 4565 86250 % 55,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız ecCAcbA aC Aa CbaCBEBcDCBAedaEDACaECBCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız edACB  dDbDdCBEACAEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız  A                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

198,940 77,95
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12E  -  856
BETÜL YURTSEVEN 120 24 18 78 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(120342.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 51 580 5764 120342 % 77,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 12 10 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız dCB Ab  ba E  CBEBDce AeBBEDAeCb a dC Bb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CD d  E a  d   EdACe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız b                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

246,123 46,26
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12E  -  1117
BUSE ARSLAN 120 40 18 62 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(71421.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 22 520 3898 71421 % 46,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız BcaAE AE C Aa Cb CBEBDbCcACBBaDAdCEbBCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız DdACdA eDc CCcdACAE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız cA   ea D        C                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

227,015 60,24
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12E  -  972
MELİSA ÇİVİCİ 120 35 24 61 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(92998.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 35 556 4817 92998 % 60,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız cCBAAcb AC d CCBEcDDCcbCBBaeAedCbDCECdBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CDBEA E a cdDCeEeACA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız   b                      c              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız                 e ed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 0 4 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

258,138 37,82
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12E  -  535
ŞEYMA DOĞRUYOL 120 42 10 68 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(58381.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 14 492 3329 58381 % 37,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 7 7 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız BECAEdA  C daEdADCBEB DacACBBE ACCEC  bB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız D  C     EDCC aACAEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız cA    D         ECB           E         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

217,263 67,04
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12E  -  582
YAĞMUR ŞAHİN 120 32 25 63 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(103490.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 45 569 5201 103490 % 67,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız  aBAAEAAeadcebCBEBDDdcACBBaeAeCdA CECcBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CD  d abaeea   E ACA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız   bDcBAe                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 0 4 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

242,445 49,03
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12E  -  0
ZEYNEP ATLI 120 39 19 62 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(75689.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 25 529 4108 75689 % 49,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız dCeAAbcAea dbaCBEBDDdBACBBEDAaCCA CECBBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CD d eEb  caDCCEeACA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız     EcA        B                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

256,310 39,03
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12E  -  88
ZEYNEP ZÜLAL YILDIZ 120 43 16 61 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(60263.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 16 499 3429 60263 % 39,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 61 594 6628 154382

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız BcCAEAA DC Aa CdbCBEBcDCaACBBaDACCEbBCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız DacC d BeEDCCcEACAEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız d                dB                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız        C            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
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