
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK TYT 2 54 227 2178 30130

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4611,74 18,52 2,32 1,57 1,92 1,83 1,41 1,48 3,46 0,80 3,26 3,03 1,02 2,77 0,01 0,02 0,01 7,85 3,18 7,05 1,15 0,49 1,03 1,25 1,83 0,79 1,81 1,14 1,53 1,86 1,09 1,59 46,0324,29 39,95 256,220

Okul Ortalaması 17,6913,39 14,34 2,31 1,85 1,85 1,65 1,61 1,25 2,93 1,15 2,64 3,72 0,87 3,50 0,00 0,00 0,00 3,59 2,96 2,85 0,37 0,33 0,29 0,26 1,20 -0,04 0,28 0,93 0,05 1,30 0,76 1,11 34,1025,05 27,84 218,610

KATILIMLAR

1 0 ŞEVVAL KİBAR 12C 22 12 19,00 2 2 1,50 4 0 4,00 4 0 4,00 17 5 15,75 7 1 6,75 3 2 2,50 3 3 2,25 3 1 2,75 65 26 58,50 316,500 5944

2 578 BEYTULLAH 12B 33 7 31,25 5 0 5,00 5 0 5,00 2 0 2,00 3 2 2,50 13 3 12,25 1 0 1,00 62 12 59,00 316,158 5976

3 584 İREM NUR TURĞUT 12C 20 14 16,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 9 3 8,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 52 22 46,50 280,485 10505

4 535 ŞEYMA DOĞRUYOL 12E 29 6 27,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 1 1 0,75 49 10 46,50 278,885 10746

5 588 GÜLNUR PARLAR 12E 27 10 24,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 7 7 5,25 1 0 1,00 1 0 1,00 50 21 44,75 274,000 11573

6 534 EMİNE TURAN 11C 23 11 20,25 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 11 3 10,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 49 20 44,00 272,288 11877

7 0 SEYHAN NESİM 12C 13 9 10,75 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 13 2 12,50 1 0 1,00 3 1 2,75 3 1 2,75 47 15 43,25 271,478 11997

8 0 REİS 12 27 9 24,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 6 3,50 1 3 0,25 0 5 -1,25 3 0 3,00 49 25 42,75 267,968 12601

9 657 ESMANUR KARACA 12E 29 7 27,25 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 5 2,75 1 0 1,00 47 19 42,25 266,093 12954

10 0 NUR SENA ÇELİK   27 8 25,00 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 2 3,50 1 0 1,00 45 14 41,50 264,120 13327

11 1117 BUSE ARSLAN 12E 20 6 18,50 3 1 2,75 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 7 2 6,50 1 0 1,00 42 10 39,50 258,925 14245

12 68 ENES ÜTÜK 12B 24 12 21,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 6 3 5,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 45 22 39,50 258,580 14333

13 88 ZEYNEP ZÜLAL YILDIZ 12E 26 11 23,25 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 43 20 38,00 253,748 15264

14 579 NİSA NUR YILMA Z 12D 26 14 22,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 2 7 0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 45 31 37,25 251,590 15680

15 0 S KJAER 12 14 6 12,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 5 0 5,00 12 2 11,50 6 4 5,00 1 6 -0,50 3 4 2,00 1 5 -0,25 46 38 36,50 250,655 15856

16 563 ESLEM AVCI MKA 12D 26 6 24,50 2 2 1,50 1 0 1,00 5 0 5,00 4 1 3,75 1 0 1,00 39 9 36,75 249,840 16038

17 636 SAMET Ö 12B 23 12 20,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 1 0 1,00 41 19 36,25 248,915 16219

18 659 ÇİĞDEM HARMAN 12D 28 8 26,00 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 41 21 35,75 246,625 16656

19 253 FURKAN YABUT 12B 13 13 9,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 8 4 7,00 1 1 0,75 1 0 1,00 40 21 34,75 245,718 16827

20 5 HİLAL KÜÇÜK 12 22 16 18,00 2 1 1,75 2 2 1,50 4 0 4,00 2 2 1,50 8 5 6,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 42 31 34,25 243,085 17304

21 589 SENANUR KIRIK 12D 25 13 21,75 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 38 20 33,00 238,873 18089

22 751 EMİNE NUR EİDAN 12C 16 13 12,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 2 1 1,75 11 8 9,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 2 4 1,00 3 1 2,75 40 31 32,25 237,868 18269

23 897 ŞEVVAL VAROL 12D 23 14 19,50 2 2 1,50 3 0 3,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 36 20 31,00 233,125 19120

24 583 BEYZA NUR TURAN 12D 23 10 20,50 2 2 1,50 2 1 1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 1 3 0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 36 22 30,50 231,505 19415

25 721 MARAZ ALİ 12D 23 12 20,00 2 2 1,50 1 2 0,50 5 0 5,00 2 3 1,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 36 24 30,00 230,030 19718

26 367 YAREN BAYAR 11D 15 9 12,75 3 1 2,75 1 3 0,25 4 0 4,00 5 0 5,00 5 5 3,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 35 22 29,50 229,483 19811

27 1207 AYŞE 12E 22 15 18,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 1 0 1,00 36 26 29,50 228,758 19959

28 605 V 12 18 20 13,00 3 1 2,75 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 3 2,25 1 0 1,00 35 28 28,00 224,910 20612

29 789 ASLI HACER SADE 12E 9 6 7,50 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 9 2,75 1 0 1,00 31 18 26,50 221,095 21267
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK TYT 2 54 227 2178 30130

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4611,74 18,52 2,32 1,57 1,92 1,83 1,41 1,48 3,46 0,80 3,26 3,03 1,02 2,77 0,01 0,02 0,01 7,85 3,18 7,05 1,15 0,49 1,03 1,25 1,83 0,79 1,81 1,14 1,53 1,86 1,09 1,59 46,0324,29 39,95 256,220

Okul Ortalaması 17,6913,39 14,34 2,31 1,85 1,85 1,65 1,61 1,25 2,93 1,15 2,64 3,72 0,87 3,50 0,00 0,00 0,00 3,59 2,96 2,85 0,37 0,33 0,29 0,26 1,20 -0,04 0,28 0,93 0,05 1,30 0,76 1,11 34,1025,05 27,84 218,610

KATILIMLAR

30 0 NURDAGÜL ÇELİK 11 18 16 14,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 33 27 26,25 219,495 21536

31 0 HANZADE KONUK 11D 16 9 13,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 3 1 2,75 6 3 5,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 30 19 25,25 216,498 22022

32 887 HATİCE EZGİ ARI 11D 16 12 13,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 29 17 24,75 215,085 22238

33 0 CERENCİK 12 17 17 12,75 3 2 2,50 1 0 1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 31 26 24,50 214,343 22359

34 856 BETÜL YURTSEVEN   15 11 12,25 3 1 2,75 1 2 0,50 2 0 2,00 4 1 3,75 2 1 1,75 1 0 1,00 28 16 24,00 212,928 22570

35 693 ADANALI 12D 16 6 14,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 4 1 3,75 2 0 2,00 26 9 23,75 211,920 22705

36 0 MİROĞLU 12 17 8 15,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 31 30 23,50 210,970 22838

37 972 MELİSA ÇİVİCİ 12E 16 12 13,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 28 20 23,00 209,810 23002

38 516 SÜMEYRA 12D 17 14 13,50 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 2 2 1,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 29 25 22,75 208,980 23123

39 637 ENES ALBAY 12B 14 26 7,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 1 1 0,75 1 0 1,00 30 33 21,75 206,750 23469

40 12345 BİLİNMEYENNN 12F 16 12 13,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 2 2 1,50 1 1 0,75 1 0 1,00 27 21 21,75 206,035 23563

41 596 EMİNE NUR KIRÇİÇEK 12D 16 14 12,50 1 3 0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 25 26 18,50 196,275 24854

42 1061 ÖZKAN SÜMER 12B 16 22 10,50 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 24 30 16,50 190,495 25527

43 703 FATMANUR NACAR 12D 15 21 9,75 1 4 0,00 3 0 3,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 24 37 14,75 185,298 26068

44 679 BÜŞRA ASLAN 11D 12 28 5,00 1 4 0,00 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 2 6 0,50 1 6 -0,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 27 55 13,25 181,375 26503

45 894 MURAT DURĞUN 12B 6 16 2,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 17 21 11,75 177,265 26882

46 1224 AYKUT KOCAMAN FB 12B 11 17 6,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 16 21 10,75 173,628 27175

47 786 EBRAR TOPAL 11C 10 17 5,75 2 2 1,50 1 4 0,00 3 0 3,00 0 7 -1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 17 32 9,00 168,453 27575

48 642 ALİ ŞEKERCİ 12B 8 12 5,00 2 3 1,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 15 25 8,75 167,785 27623

49 0 IRMAK 11D 10 23 4,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 1 6 -0,50 0 7 -1,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 19 45 7,75 164,783 27818

50 1030 AYŞE BİLGER 11C 5 10 2,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 5 0 5,00 2 7 0,25 0 4 -1,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 15 32 7,00 162,805 27943

51 975 CEYDA 11D 6 31 -1,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 6 1,50 0 2 -0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 2 3 1,25 22 62 6,50 161,928 28006

52 1093 N İ S A N U R 11D 9 31 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 17 56 3,00 150,858 28704

53 1012 İNCİ SUDE 11D 7 29 -0,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 1 3 0,25 4 1 3,75 1 5 -0,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 18 51 5,25

54 0   1 0 1,00 1 0 1,00
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK TYT 2 54 227 2178 30130

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4611,74 18,52 2,32 1,57 1,92 1,83 1,41 1,48 3,46 0,80 3,26 3,03 1,02 2,77 0,01 0,02 0,01 7,85 3,18 7,05 1,15 0,49 1,03 1,25 1,83 0,79 1,81 1,14 1,53 1,86 1,09 1,59 46,0324,29 39,95 256,220

Okul Ortalaması 17,6913,39 14,34 2,31 1,85 1,85 1,65 1,61 1,25 2,93 1,15 2,64 3,72 0,87 3,50 0,00 0,00 0,00 3,59 2,96 2,85 0,37 0,33 0,29 0,26 1,20 -0,04 0,28 0,93 0,05 1,30 0,76 1,11 34,1025,05 27,84 218,610

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
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80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
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PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS
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   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK TYT 2 54 227 2178 30130

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4611,74 18,52 2,32 1,57 1,92 1,83 1,41 1,48 3,46 0,80 3,26 3,03 1,02 2,77 0,01 0,02 0,01 7,85 3,18 7,05 1,15 0,49 1,03 1,25 1,83 0,79 1,81 1,14 1,53 1,86 1,09 1,59 46,0324,29 39,95 256,220

Okul Ortalaması 17,6913,39 14,34 2,31 1,85 1,85 1,65 1,61 1,25 2,93 1,15 2,64 3,72 0,87 3,50 0,00 0,00 0,00 3,59 2,96 2,85 0,37 0,33 0,29 0,26 1,20 -0,04 0,28 0,93 0,05 1,30 0,76 1,11 34,1025,05 27,84 218,610

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 NUR SENA ÇELİK   27 8 25,00 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 2 3,50 1 0 1,00 45 14 41,50 264,120 13327

2 856 BETÜL YURTSEVEN   15 11 12,25 3 1 2,75 1 2 0,50 2 0 2,00 4 1 3,75 2 1 1,75 1 0 1,00 28 16 24,00 212,928 22570

3 0   1 0 1,00 1 0 1,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK TYT 2 54 227 2178 30130

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4611,74 18,52 2,32 1,57 1,92 1,83 1,41 1,48 3,46 0,80 3,26 3,03 1,02 2,77 0,01 0,02 0,01 7,85 3,18 7,05 1,15 0,49 1,03 1,25 1,83 0,79 1,81 1,14 1,53 1,86 1,09 1,59 46,0324,29 39,95 256,220

Okul Ortalaması 17,6913,39 14,34 2,31 1,85 1,85 1,65 1,61 1,25 2,93 1,15 2,64 3,72 0,87 3,50 0,00 0,00 0,00 3,59 2,96 2,85 0,37 0,33 0,29 0,26 1,20 -0,04 0,28 0,93 0,05 1,30 0,76 1,11 34,1025,05 27,84 218,610

SINIF: 11

KATILIMLAR

1 0 NURDAGÜL ÇELİK 11 18 16 14,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 33 27 26,25 219,495 21536

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK TYT 2 54 227 2178 30130

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4611,74 18,52 2,32 1,57 1,92 1,83 1,41 1,48 3,46 0,80 3,26 3,03 1,02 2,77 0,01 0,02 0,01 7,85 3,18 7,05 1,15 0,49 1,03 1,25 1,83 0,79 1,81 1,14 1,53 1,86 1,09 1,59 46,0324,29 39,95 256,220

Okul Ortalaması 17,6913,39 14,34 2,31 1,85 1,85 1,65 1,61 1,25 2,93 1,15 2,64 3,72 0,87 3,50 0,00 0,00 0,00 3,59 2,96 2,85 0,37 0,33 0,29 0,26 1,20 -0,04 0,28 0,93 0,05 1,30 0,76 1,11 34,1025,05 27,84 218,610

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 534 EMİNE TURAN 11C 23 11 20,25 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 11 3 10,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 49 20 44,00 272,288 11877

2 786 EBRAR TOPAL 11C 10 17 5,75 2 2 1,50 1 4 0,00 3 0 3,00 0 7 -1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 17 32 9,00 168,453 27575

3 1030 AYŞE BİLGER 11C 5 10 2,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 5 0 5,00 2 7 0,25 0 4 -1,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 15 32 7,00 162,805 27943

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK TYT 2 54 227 2178 30130

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4611,74 18,52 2,32 1,57 1,92 1,83 1,41 1,48 3,46 0,80 3,26 3,03 1,02 2,77 0,01 0,02 0,01 7,85 3,18 7,05 1,15 0,49 1,03 1,25 1,83 0,79 1,81 1,14 1,53 1,86 1,09 1,59 46,0324,29 39,95 256,220

Okul Ortalaması 17,6913,39 14,34 2,31 1,85 1,85 1,65 1,61 1,25 2,93 1,15 2,64 3,72 0,87 3,50 0,00 0,00 0,00 3,59 2,96 2,85 0,37 0,33 0,29 0,26 1,20 -0,04 0,28 0,93 0,05 1,30 0,76 1,11 34,1025,05 27,84 218,610

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 367 YAREN BAYAR 11D 15 9 12,75 3 1 2,75 1 3 0,25 4 0 4,00 5 0 5,00 5 5 3,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 35 22 29,50 229,483 19811

2 0 HANZADE KONUK 11D 16 9 13,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 3 1 2,75 6 3 5,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 30 19 25,25 216,498 22022

3 887 HATİCE EZGİ ARI 11D 16 12 13,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 29 17 24,75 215,085 22238

4 679 BÜŞRA ASLAN 11D 12 28 5,00 1 4 0,00 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 2 6 0,50 1 6 -0,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 27 55 13,25 181,375 26503

5 0 IRMAK 11D 10 23 4,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 1 6 -0,50 0 7 -1,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 19 45 7,75 164,783 27818

6 975 CEYDA 11D 6 31 -1,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 6 1,50 0 2 -0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 2 3 1,25 22 62 6,50 161,928 28006

7 1093 N İ S A N U R 11D 9 31 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 17 56 3,00 150,858 28704

8 1012 İNCİ SUDE 11D 7 29 -0,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 1 3 0,25 4 1 3,75 1 5 -0,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 18 51 5,25
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12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK TYT 2 54 227 2178 30130

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4611,74 18,52 2,32 1,57 1,92 1,83 1,41 1,48 3,46 0,80 3,26 3,03 1,02 2,77 0,01 0,02 0,01 7,85 3,18 7,05 1,15 0,49 1,03 1,25 1,83 0,79 1,81 1,14 1,53 1,86 1,09 1,59 46,0324,29 39,95 256,220

Okul Ortalaması 17,6913,39 14,34 2,31 1,85 1,85 1,65 1,61 1,25 2,93 1,15 2,64 3,72 0,87 3,50 0,00 0,00 0,00 3,59 2,96 2,85 0,37 0,33 0,29 0,26 1,20 -0,04 0,28 0,93 0,05 1,30 0,76 1,11 34,1025,05 27,84 218,610

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 REİS 12 27 9 24,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 6 3,50 1 3 0,25 0 5 -1,25 3 0 3,00 49 25 42,75 267,968 12601

2 0 S KJAER 12 14 6 12,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 5 0 5,00 12 2 11,50 6 4 5,00 1 6 -0,50 3 4 2,00 1 5 -0,25 46 38 36,50 250,655 15856

3 5 HİLAL KÜÇÜK 12 22 16 18,00 2 1 1,75 2 2 1,50 4 0 4,00 2 2 1,50 8 5 6,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 42 31 34,25 243,085 17304

4 605 V 12 18 20 13,00 3 1 2,75 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 3 2,25 1 0 1,00 35 28 28,00 224,910 20612

5 0 CERENCİK 12 17 17 12,75 3 2 2,50 1 0 1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 31 26 24,50 214,343 22359

6 0 MİROĞLU 12 17 8 15,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 31 30 23,50 210,970 22838

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK TYT 2 54 227 2178 30130

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4611,74 18,52 2,32 1,57 1,92 1,83 1,41 1,48 3,46 0,80 3,26 3,03 1,02 2,77 0,01 0,02 0,01 7,85 3,18 7,05 1,15 0,49 1,03 1,25 1,83 0,79 1,81 1,14 1,53 1,86 1,09 1,59 46,0324,29 39,95 256,220

Okul Ortalaması 17,6913,39 14,34 2,31 1,85 1,85 1,65 1,61 1,25 2,93 1,15 2,64 3,72 0,87 3,50 0,00 0,00 0,00 3,59 2,96 2,85 0,37 0,33 0,29 0,26 1,20 -0,04 0,28 0,93 0,05 1,30 0,76 1,11 34,1025,05 27,84 218,610

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 578 BEYTULLAH 12B 33 7 31,25 5 0 5,00 5 0 5,00 2 0 2,00 3 2 2,50 13 3 12,25 1 0 1,00 62 12 59,00 316,158 5976

2 68 ENES ÜTÜK 12B 24 12 21,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 6 3 5,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 45 22 39,50 258,580 14333

3 636 SAMET Ö 12B 23 12 20,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 1 0 1,00 41 19 36,25 248,915 16219

4 253 FURKAN YABUT 12B 13 13 9,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 8 4 7,00 1 1 0,75 1 0 1,00 40 21 34,75 245,718 16827

5 637 ENES ALBAY 12B 14 26 7,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 1 1 0,75 1 0 1,00 30 33 21,75 206,750 23469

6 1061 ÖZKAN SÜMER 12B 16 22 10,50 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 24 30 16,50 190,495 25527

7 894 MURAT DURĞUN 12B 6 16 2,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 17 21 11,75 177,265 26882

8 1224 AYKUT KOCAMAN FB 12B 11 17 6,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 16 21 10,75 173,628 27175

9 642 ALİ ŞEKERCİ 12B 8 12 5,00 2 3 1,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 15 25 8,75 167,785 27623

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
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12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK TYT 2 54 227 2178 30130

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4611,74 18,52 2,32 1,57 1,92 1,83 1,41 1,48 3,46 0,80 3,26 3,03 1,02 2,77 0,01 0,02 0,01 7,85 3,18 7,05 1,15 0,49 1,03 1,25 1,83 0,79 1,81 1,14 1,53 1,86 1,09 1,59 46,0324,29 39,95 256,220

Okul Ortalaması 17,6913,39 14,34 2,31 1,85 1,85 1,65 1,61 1,25 2,93 1,15 2,64 3,72 0,87 3,50 0,00 0,00 0,00 3,59 2,96 2,85 0,37 0,33 0,29 0,26 1,20 -0,04 0,28 0,93 0,05 1,30 0,76 1,11 34,1025,05 27,84 218,610

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 0 ŞEVVAL KİBAR 12C 22 12 19,00 2 2 1,50 4 0 4,00 4 0 4,00 17 5 15,75 7 1 6,75 3 2 2,50 3 3 2,25 3 1 2,75 65 26 58,50 316,500 5944

2 584 İREM NUR TURĞUT 12C 20 14 16,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 9 3 8,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 52 22 46,50 280,485 10505

3 0 SEYHAN NESİM 12C 13 9 10,75 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 13 2 12,50 1 0 1,00 3 1 2,75 3 1 2,75 47 15 43,25 271,478 11997

4 751 EMİNE NUR EİDAN 12C 16 13 12,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 2 1 1,75 11 8 9,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 2 4 1,00 3 1 2,75 40 31 32,25 237,868 18269

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK TYT 2 54 227 2178 30130

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4611,74 18,52 2,32 1,57 1,92 1,83 1,41 1,48 3,46 0,80 3,26 3,03 1,02 2,77 0,01 0,02 0,01 7,85 3,18 7,05 1,15 0,49 1,03 1,25 1,83 0,79 1,81 1,14 1,53 1,86 1,09 1,59 46,0324,29 39,95 256,220

Okul Ortalaması 17,6913,39 14,34 2,31 1,85 1,85 1,65 1,61 1,25 2,93 1,15 2,64 3,72 0,87 3,50 0,00 0,00 0,00 3,59 2,96 2,85 0,37 0,33 0,29 0,26 1,20 -0,04 0,28 0,93 0,05 1,30 0,76 1,11 34,1025,05 27,84 218,610

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 579 NİSA NUR YILMA Z 12D 26 14 22,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 2 7 0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 45 31 37,25 251,590 15680

2 563 ESLEM AVCI MKA 12D 26 6 24,50 2 2 1,50 1 0 1,00 5 0 5,00 4 1 3,75 1 0 1,00 39 9 36,75 249,840 16038

3 659 ÇİĞDEM HARMAN 12D 28 8 26,00 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 41 21 35,75 246,625 16656

4 589 SENANUR KIRIK 12D 25 13 21,75 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 38 20 33,00 238,873 18089

5 897 ŞEVVAL VAROL 12D 23 14 19,50 2 2 1,50 3 0 3,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 36 20 31,00 233,125 19120

6 583 BEYZA NUR TURAN 12D 23 10 20,50 2 2 1,50 2 1 1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 1 3 0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 36 22 30,50 231,505 19415

7 721 MARAZ ALİ 12D 23 12 20,00 2 2 1,50 1 2 0,50 5 0 5,00 2 3 1,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 36 24 30,00 230,030 19718

8 693 ADANALI 12D 16 6 14,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 4 1 3,75 2 0 2,00 26 9 23,75 211,920 22705

9 516 SÜMEYRA 12D 17 14 13,50 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 2 2 1,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 29 25 22,75 208,980 23123

10 596 EMİNE NUR KIRÇİÇEK 12D 16 14 12,50 1 3 0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 25 26 18,50 196,275 24854

11 703 FATMANUR NACAR 12D 15 21 9,75 1 4 0,00 3 0 3,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 24 37 14,75 185,298 26068

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK TYT 2 54 227 2178 30130

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4611,74 18,52 2,32 1,57 1,92 1,83 1,41 1,48 3,46 0,80 3,26 3,03 1,02 2,77 0,01 0,02 0,01 7,85 3,18 7,05 1,15 0,49 1,03 1,25 1,83 0,79 1,81 1,14 1,53 1,86 1,09 1,59 46,0324,29 39,95 256,220

Okul Ortalaması 17,6913,39 14,34 2,31 1,85 1,85 1,65 1,61 1,25 2,93 1,15 2,64 3,72 0,87 3,50 0,00 0,00 0,00 3,59 2,96 2,85 0,37 0,33 0,29 0,26 1,20 -0,04 0,28 0,93 0,05 1,30 0,76 1,11 34,1025,05 27,84 218,610

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 535 ŞEYMA DOĞRUYOL 12E 29 6 27,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 1 1 0,75 49 10 46,50 278,885 10746

2 588 GÜLNUR PARLAR 12E 27 10 24,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 7 7 5,25 1 0 1,00 1 0 1,00 50 21 44,75 274,000 11573

3 657 ESMANUR KARACA 12E 29 7 27,25 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 5 2,75 1 0 1,00 47 19 42,25 266,093 12954

4 1117 BUSE ARSLAN 12E 20 6 18,50 3 1 2,75 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 7 2 6,50 1 0 1,00 42 10 39,50 258,925 14245

5 88 ZEYNEP ZÜLAL YILDIZ 12E 26 11 23,25 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 43 20 38,00 253,748 15264

6 1207 AYŞE 12E 22 15 18,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 1 0 1,00 36 26 29,50 228,758 19959

7 789 ASLI HACER SADE 12E 9 6 7,50 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 9 2,75 1 0 1,00 31 18 26,50 221,095 21267

8 972 MELİSA ÇİVİCİ 12E 16 12 13,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 28 20 23,00 209,810 23002

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK TYT 2 54 227 2178 30130

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4611,74 18,52 2,32 1,57 1,92 1,83 1,41 1,48 3,46 0,80 3,26 3,03 1,02 2,77 0,01 0,02 0,01 7,85 3,18 7,05 1,15 0,49 1,03 1,25 1,83 0,79 1,81 1,14 1,53 1,86 1,09 1,59 46,0324,29 39,95 256,220

Okul Ortalaması 17,6913,39 14,34 2,31 1,85 1,85 1,65 1,61 1,25 2,93 1,15 2,64 3,72 0,87 3,50 0,00 0,00 0,00 3,59 2,96 2,85 0,37 0,33 0,29 0,26 1,20 -0,04 0,28 0,93 0,05 1,30 0,76 1,11 34,1025,05 27,84 218,610

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 12345 BİLİNMEYENNN 12F 16 12 13,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 2 2 1,50 1 1 0,75 1 0 1,00 27 21 21,75 206,035 23563

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK TYT 2 54 227 2178 30130

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,5 11,7 18,52 10,7 4,8 9,44 9,0 3,7 8,09 4,9 4,1 3,91 46,0 24,3 39,96 256,220

Okul Ortalaması 17,7 13,4 14,34 10,6 5,5 9,24 4,0 3,3 3,14 1,8 2,9 1,11 34,1 25,1 27,83 218,610

KATILIMLAR

1 0 ŞEVVAL KİBAR 12C 22 12 19,00 10 2 9,50 24 6 22,50 9 6 7,50 65 26 58,50 316,500 1 1 37 483 5944

2 578 BEYTULLAH 12B 33 7 31,25 15 2 14,50 13 3 12,25 1 0 1,00 62 12 59,00 316,158 1 2 38 491 5976

3 584 İREM NUR TURĞUT 12C 20 14 16,50 17 1 16,75 9 3 8,25 6 4 5,00 52 22 46,50 280,485 2 3 88 919 10505

4 535 ŞEYMA DOĞRUYOL 12E 29 6 27,50 14 3 13,25 5 0 5,00 1 1 0,75 49 10 46,50 278,885 1 4 92 937 10746

5 588 GÜLNUR PARLAR 12E 27 10 24,50 14 4 13,00 8 7 6,25 1 0 1,00 50 21 44,75 274,000 2 5 102 1012 11573

6 534 EMİNE TURAN 11C 23 11 20,25 14 5 12,75 11 4 10,00 1 0 1,00 49 20 44,00 272,288 1 6 104 1029 11877

7 0 SEYHAN NESİM 12C 13 9 10,75 14 2 13,50 13 2 12,50 7 2 6,50 47 15 43,25 271,478 3 7 107 1041 11997

8 0 REİS 12 27 9 24,75 13 2 12,50 5 6 3,50 4 8 2,00 49 25 42,75 267,968 1 8 111 1102 12601

9 657 ESMANUR KARACA 12E 29 7 27,25 13 7 11,25 4 5 2,75 1 0 1,00 47 19 42,25 266,093 3 9 114 1127 12954

10 0 NUR SENA ÇELİK   27 8 25,00 13 4 12,00 4 2 3,50 1 0 1,00 45 14 41,50 264,120 1 10 117 1155 13327

11 1117 BUSE ARSLAN 12E 20 6 18,50 14 2 13,50 7 2 6,50 1 0 1,00 42 10 39,50 258,925 4 11 122 1223 14245

12 68 ENES ÜTÜK 12B 24 12 21,00 14 5 12,75 6 3 5,25 1 2 0,50 45 22 39,50 258,580 2 12 123 1232 14333

13 88 ZEYNEP ZÜLAL YILDIZ 12E 26 11 23,25 14 4 13,00 2 2 1,50 1 3 0,25 43 20 38,00 253,748 5 13 128 1296 15264

14 579 NİSA NUR YILMA Z 12D 26 14 22,50 15 4 14,00 2 7 0,25 2 6 0,50 45 31 37,25 251,590 1 14 134 1317 15680

15 0 S KJAER 12 14 6 12,50 9 11 6,25 18 6 16,50 5 15 1,25 46 38 36,50 250,655 2 15 135 1333 15856

16 563 ESLEM AVCI MKA 12D 26 6 24,50 12 3 11,25 1 0 1,00 39 9 36,75 249,840 2 16 136 1347 16038

17 636 SAMET Ö 12B 23 12 20,00 14 5 12,75 3 2 2,50 1 0 1,00 41 19 36,25 248,915 3 17 137 1363 16219

18 659 ÇİĞDEM HARMAN 12D 28 8 26,00 11 9 8,75 1 4 0,00 1 0 1,00 41 21 35,75 246,625 3 18 138 1392 16656

19 253 FURKAN YABUT 12B 13 13 9,75 17 3 16,25 9 5 7,75 1 0 1,00 40 21 34,75 245,718 4 19 139 1402 16827

20 5 HİLAL KÜÇÜK 12 22 16 18,00 10 5 8,75 9 5 7,75 1 5 -0,25 42 31 34,25 243,085 3 20 142 1436 17304

21 589 SENANUR KIRIK 12D 25 13 21,75 11 7 9,25 1 0 1,00 1 0 1,00 38 20 33,00 238,873 4 21 148 1480 18089

22 751 EMİNE NUR EİDAN 12C 16 13 12,75 6 3 5,25 13 8 11,00 5 7 3,25 40 31 32,25 237,868 4 22 151 1500 18269

23 897 ŞEVVAL VAROL 12D 23 14 19,50 11 6 9,50 1 0 1,00 1 0 1,00 36 20 31,00 233,125 5 23 154 1546 19120

24 583 BEYZA NUR TURAN 12D 23 10 20,50 10 7 8,25 1 3 0,25 2 2 1,50 36 22 30,50 231,505 6 24 156 1564 19415

25 721 MARAZ ALİ 12D 23 12 20,00 10 7 8,25 1 0 1,00 2 5 0,75 36 24 30,00 230,030 7 25 158 1597 19718

26 367 YAREN BAYAR 11D 15 9 12,75 13 4 12,00 5 6 3,50 2 3 1,25 35 22 29,50 229,483 1 26 159 1601 19811

27 1207 AYŞE 12E 22 15 18,25 11 9 8,75 2 2 1,50 1 0 1,00 36 26 29,50 228,758 6 27 161 1613 19959

28 605 V 12 18 20 13,00 13 5 11,75 3 3 2,25 1 0 1,00 35 28 28,00 224,910 4 28 162 1647 20612

29 789 ASLI HACER SADE 12E 9 6 7,50 16 3 15,25 5 9 2,75 1 0 1,00 31 18 26,50 221,095 7 29 169 1679 21267

30 0 NURDAGÜL ÇELİK 11 18 16 14,00 13 6 11,50 1 5 -0,25 1 0 1,00 33 27 26,25 219,495 1 30 172 1698 21536

31 0 HANZADE KONUK 11D 16 9 13,75 6 6 4,50 7 3 6,25 1 1 0,75 30 19 25,25 216,498 2 31 175 1727 22022

32 887 HATİCE EZGİ ARI 11D 16 12 13,00 9 4 8,00 3 0 3,00 1 1 0,75 29 17 24,75 215,085 3 32 176 1747 22238

33 0 CERENCİK 12 17 17 12,75 13 3 12,25 0 3 -0,75 1 3 0,25 31 26 24,50 214,343 5 33 178 1757 22359

34 856 BETÜL YURTSEVEN   15 11 12,25 10 4 9,00 2 1 1,75 1 0 1,00 28 16 24,00 212,928 2 34 181 1770 22570

35 693 ADANALI 12D 16 6 14,50 8 3 7,25 2 0 2,00 26 9 23,75 211,920 8 35 184 1781 22705

36 0 MİROĞLU 12 17 8 15,00 10 4 9,00 2 5 0,75 2 13 -1,25 31 30 23,50 210,970 6 36 187 1791 22838

37 972 MELİSA ÇİVİCİ 12E 16 12 13,00 11 6 9,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 28 20 23,00 209,810 8 37 188 1804 23002

38 516 SÜMEYRA 12D 17 14 13,50 10 7 8,25 1 3 0,25 1 1 0,75 29 25 22,75 208,980 9 38 190 1808 23123

39 637 ENES ALBAY 12B 14 26 7,50 14 6 12,50 1 1 0,75 1 0 1,00 30 33 21,75 206,750 5 39 193 1826 23469

40 12345 BİLİNMEYENNN 12F 16 12 13,00 9 8 7,00 1 1 0,75 1 0 1,00 27 21 21,75 206,035 1 40 194 1832 23563

41 596 EMİNE NUR KIRÇİÇEK 12D 16 14 12,50 8 10 5,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 25 26 18,50 196,275 10 41 202 1906 24854

42 1061 ÖZKAN SÜMER 12B 16 22 10,50 7 7 5,25 1 1 0,75 24 30 16,50 190,495 6 42 208 1938 25527

43 703 FATMANUR NACAR 12D 15 21 9,75 6 9 3,75 2 5 0,75 1 2 0,50 24 37 14,75 185,298 11 43 209 1956 26068

44 679 BÜŞRA ASLAN 11D 12 28 5,00 10 10 7,50 2 6 0,50 3 11 0,25 27 55 13,25 181,375 4 44 211 1975 26503

45 894 MURAT DURĞUN 12B 6 16 2,00 10 5 8,75 1 0 1,00 17 21 11,75 177,265 7 45 212 1995 26882

46 1224 AYKUT KOCAMAN FB 12B 11 17 6,75 4 4 3,00 1 0 1,00 16 21 10,75 173,628 8 46 214 2003 27175

47 786 EBRAR TOPAL 11C 10 17 5,75 6 6 4,50 0 7 -1,75 1 2 0,50 17 32 9,00 168,453 2 47 216 2023 27575

48 642 ALİ ŞEKERCİ 12B 8 12 5,00 6 10 3,50 1 3 0,25 15 25 8,75 167,785 9 48 217 2026 27623
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK TYT 2 54 227 2178 30130

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,5 11,7 18,52 10,7 4,8 9,44 9,0 3,7 8,09 4,9 4,1 3,91 46,0 24,3 39,96 256,220

Okul Ortalaması 17,7 13,4 14,34 10,6 5,5 9,24 4,0 3,3 3,14 1,8 2,9 1,11 34,1 25,1 27,83 218,610

KATILIMLAR

49 0 IRMAK 11D 10 23 4,25 7 5 5,75 1 6 -0,50 1 11 -1,75 19 45 7,75 164,783 5 49 219 2032 27818

50 1030 AYŞE BİLGER 11C 5 10 2,50 6 6 4,50 2 7 0,25 2 9 -0,25 15 32 7,00 162,805 3 50 220 2035 27943

51 975 CEYDA 11D 6 31 -1,75 8 10 5,50 3 8 1,00 5 13 1,75 22 62 6,50 161,928 6 51 221 2037 28006

52 1093 N İ S A N U R 11D 9 31 1,25 7 13 3,75 0 4 -1,00 1 8 -1,00 17 56 3,00 150,858 7 52 223 2069 28704

53 1012 İNCİ SUDE 11D 7 29 -0,25 7 10 4,50 1 5 -0,25 3 7 1,25 18 51 5,25

54 0   1 0 1,00 1 0 1,00
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   SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK TYT 2 54 227 2178 30130

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,5 11,7 18,52 10,7 4,8 9,44 9,0 3,7 8,09 4,9 4,1 3,91 46,0 24,3 39,96 256,220

Okul Ortalaması 17,7 13,4 14,34 10,6 5,5 9,24 4,0 3,3 3,14 1,8 2,9 1,11 34,1 25,1 27,83 218,610

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 NUR SENA ÇELİK   27 8 25,00 13 4 12,00 4 2 3,50 1 0 1,00 45 14 41,50 264,120 1 10 117 1155 13327

2 856 BETÜL YURTSEVEN   15 11 12,25 10 4 9,00 2 1 1,75 1 0 1,00 28 16 24,00 212,928 2 34 181 1770 22570

3 0   1 0 1,00 1 0 1,00

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK TYT 2 54 227 2178 30130

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,5 11,7 18,52 10,7 4,8 9,44 9,0 3,7 8,09 4,9 4,1 3,91 46,0 24,3 39,96 256,220

Okul Ortalaması 17,7 13,4 14,34 10,6 5,5 9,24 4,0 3,3 3,14 1,8 2,9 1,11 34,1 25,1 27,83 218,610

SINIF: 11

KATILIMLAR

1 0 NURDAGÜL ÇELİK 11 18 16 14,00 13 6 11,50 1 5 -0,25 1 0 1,00 33 27 26,25 219,495 1 30 172 1698 21536

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11C SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK TYT 2 54 227 2178 30130

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,5 11,7 18,52 10,7 4,8 9,44 9,0 3,7 8,09 4,9 4,1 3,91 46,0 24,3 39,96 256,220

Okul Ortalaması 17,7 13,4 14,34 10,6 5,5 9,24 4,0 3,3 3,14 1,8 2,9 1,11 34,1 25,1 27,83 218,610

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 534 EMİNE TURAN 11C 23 11 20,25 14 5 12,75 11 4 10,00 1 0 1,00 49 20 44,00 272,288 1 6 104 1029 11877

2 786 EBRAR TOPAL 11C 10 17 5,75 6 6 4,50 0 7 -1,75 1 2 0,50 17 32 9,00 168,453 2 47 216 2023 27575

3 1030 AYŞE BİLGER 11C 5 10 2,50 6 6 4,50 2 7 0,25 2 9 -0,25 15 32 7,00 162,805 3 50 220 2035 27943

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11D SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK TYT 2 54 227 2178 30130

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,5 11,7 18,52 10,7 4,8 9,44 9,0 3,7 8,09 4,9 4,1 3,91 46,0 24,3 39,96 256,220

Okul Ortalaması 17,7 13,4 14,34 10,6 5,5 9,24 4,0 3,3 3,14 1,8 2,9 1,11 34,1 25,1 27,83 218,610

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 367 YAREN BAYAR 11D 15 9 12,75 13 4 12,00 5 6 3,50 2 3 1,25 35 22 29,50 229,483 1 26 159 1601 19811

2 0 HANZADE KONUK 11D 16 9 13,75 6 6 4,50 7 3 6,25 1 1 0,75 30 19 25,25 216,498 2 31 175 1727 22022

3 887 HATİCE EZGİ ARI 11D 16 12 13,00 9 4 8,00 3 0 3,00 1 1 0,75 29 17 24,75 215,085 3 32 176 1747 22238

4 679 BÜŞRA ASLAN 11D 12 28 5,00 10 10 7,50 2 6 0,50 3 11 0,25 27 55 13,25 181,375 4 44 211 1975 26503

5 0 IRMAK 11D 10 23 4,25 7 5 5,75 1 6 -0,50 1 11 -1,75 19 45 7,75 164,783 5 49 219 2032 27818

6 975 CEYDA 11D 6 31 -1,75 8 10 5,50 3 8 1,00 5 13 1,75 22 62 6,50 161,928 6 51 221 2037 28006

7 1093 N İ S A N U R 11D 9 31 1,25 7 13 3,75 0 4 -1,00 1 8 -1,00 17 56 3,00 150,858 7 52 223 2069 28704

8 1012 İNCİ SUDE 11D 7 29 -0,25 7 10 4,50 1 5 -0,25 3 7 1,25 18 51 5,25

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK TYT 2 54 227 2178 30130

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,5 11,7 18,52 10,7 4,8 9,44 9,0 3,7 8,09 4,9 4,1 3,91 46,0 24,3 39,96 256,220

Okul Ortalaması 17,7 13,4 14,34 10,6 5,5 9,24 4,0 3,3 3,14 1,8 2,9 1,11 34,1 25,1 27,83 218,610

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 REİS 12 27 9 24,75 13 2 12,50 5 6 3,50 4 8 2,00 49 25 42,75 267,968 1 8 111 1102 12601

2 0 S KJAER 12 14 6 12,50 9 11 6,25 18 6 16,50 5 15 1,25 46 38 36,50 250,655 2 15 135 1333 15856

3 5 HİLAL KÜÇÜK 12 22 16 18,00 10 5 8,75 9 5 7,75 1 5 -0,25 42 31 34,25 243,085 3 20 142 1436 17304

4 605 V 12 18 20 13,00 13 5 11,75 3 3 2,25 1 0 1,00 35 28 28,00 224,910 4 28 162 1647 20612

5 0 CERENCİK 12 17 17 12,75 13 3 12,25 0 3 -0,75 1 3 0,25 31 26 24,50 214,343 5 33 178 1757 22359

6 0 MİROĞLU 12 17 8 15,00 10 4 9,00 2 5 0,75 2 13 -1,25 31 30 23,50 210,970 6 36 187 1791 22838

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12B SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK TYT 2 54 227 2178 30130

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,5 11,7 18,52 10,7 4,8 9,44 9,0 3,7 8,09 4,9 4,1 3,91 46,0 24,3 39,96 256,220

Okul Ortalaması 17,7 13,4 14,34 10,6 5,5 9,24 4,0 3,3 3,14 1,8 2,9 1,11 34,1 25,1 27,83 218,610

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 578 BEYTULLAH 12B 33 7 31,25 15 2 14,50 13 3 12,25 1 0 1,00 62 12 59,00 316,158 1 2 38 491 5976

2 68 ENES ÜTÜK 12B 24 12 21,00 14 5 12,75 6 3 5,25 1 2 0,50 45 22 39,50 258,580 2 12 123 1232 14333

3 636 SAMET Ö 12B 23 12 20,00 14 5 12,75 3 2 2,50 1 0 1,00 41 19 36,25 248,915 3 17 137 1363 16219

4 253 FURKAN YABUT 12B 13 13 9,75 17 3 16,25 9 5 7,75 1 0 1,00 40 21 34,75 245,718 4 19 139 1402 16827

5 637 ENES ALBAY 12B 14 26 7,50 14 6 12,50 1 1 0,75 1 0 1,00 30 33 21,75 206,750 5 39 193 1826 23469

6 1061 ÖZKAN SÜMER 12B 16 22 10,50 7 7 5,25 1 1 0,75 24 30 16,50 190,495 6 42 208 1938 25527

7 894 MURAT DURĞUN 12B 6 16 2,00 10 5 8,75 1 0 1,00 17 21 11,75 177,265 7 45 212 1995 26882

8 1224 AYKUT KOCAMAN FB 12B 11 17 6,75 4 4 3,00 1 0 1,00 16 21 10,75 173,628 8 46 214 2003 27175

9 642 ALİ ŞEKERCİ 12B 8 12 5,00 6 10 3,50 1 3 0,25 15 25 8,75 167,785 9 48 217 2026 27623

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12C SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK TYT 2 54 227 2178 30130

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,5 11,7 18,52 10,7 4,8 9,44 9,0 3,7 8,09 4,9 4,1 3,91 46,0 24,3 39,96 256,220

Okul Ortalaması 17,7 13,4 14,34 10,6 5,5 9,24 4,0 3,3 3,14 1,8 2,9 1,11 34,1 25,1 27,83 218,610

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 0 ŞEVVAL KİBAR 12C 22 12 19,00 10 2 9,50 24 6 22,50 9 6 7,50 65 26 58,50 316,500 1 1 37 483 5944

2 584 İREM NUR TURĞUT 12C 20 14 16,50 17 1 16,75 9 3 8,25 6 4 5,00 52 22 46,50 280,485 2 3 88 919 10505

3 0 SEYHAN NESİM 12C 13 9 10,75 14 2 13,50 13 2 12,50 7 2 6,50 47 15 43,25 271,478 3 7 107 1041 11997

4 751 EMİNE NUR EİDAN 12C 16 13 12,75 6 3 5,25 13 8 11,00 5 7 3,25 40 31 32,25 237,868 4 22 151 1500 18269

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12D SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK TYT 2 54 227 2178 30130

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,5 11,7 18,52 10,7 4,8 9,44 9,0 3,7 8,09 4,9 4,1 3,91 46,0 24,3 39,96 256,220

Okul Ortalaması 17,7 13,4 14,34 10,6 5,5 9,24 4,0 3,3 3,14 1,8 2,9 1,11 34,1 25,1 27,83 218,610

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 579 NİSA NUR YILMA Z 12D 26 14 22,50 15 4 14,00 2 7 0,25 2 6 0,50 45 31 37,25 251,590 1 14 134 1317 15680

2 563 ESLEM AVCI MKA 12D 26 6 24,50 12 3 11,25 1 0 1,00 39 9 36,75 249,840 2 16 136 1347 16038

3 659 ÇİĞDEM HARMAN 12D 28 8 26,00 11 9 8,75 1 4 0,00 1 0 1,00 41 21 35,75 246,625 3 18 138 1392 16656

4 589 SENANUR KIRIK 12D 25 13 21,75 11 7 9,25 1 0 1,00 1 0 1,00 38 20 33,00 238,873 4 21 148 1480 18089

5 897 ŞEVVAL VAROL 12D 23 14 19,50 11 6 9,50 1 0 1,00 1 0 1,00 36 20 31,00 233,125 5 23 154 1546 19120

6 583 BEYZA NUR TURAN 12D 23 10 20,50 10 7 8,25 1 3 0,25 2 2 1,50 36 22 30,50 231,505 6 24 156 1564 19415

7 721 MARAZ ALİ 12D 23 12 20,00 10 7 8,25 1 0 1,00 2 5 0,75 36 24 30,00 230,030 7 25 158 1597 19718

8 693 ADANALI 12D 16 6 14,50 8 3 7,25 2 0 2,00 26 9 23,75 211,920 8 35 184 1781 22705

9 516 SÜMEYRA 12D 17 14 13,50 10 7 8,25 1 3 0,25 1 1 0,75 29 25 22,75 208,980 9 38 190 1808 23123

10 596 EMİNE NUR KIRÇİÇEK 12D 16 14 12,50 8 10 5,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 25 26 18,50 196,275 10 41 202 1906 24854

11 703 FATMANUR NACAR 12D 15 21 9,75 6 9 3,75 2 5 0,75 1 2 0,50 24 37 14,75 185,298 11 43 209 1956 26068

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12E SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK TYT 2 54 227 2178 30130

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,5 11,7 18,52 10,7 4,8 9,44 9,0 3,7 8,09 4,9 4,1 3,91 46,0 24,3 39,96 256,220

Okul Ortalaması 17,7 13,4 14,34 10,6 5,5 9,24 4,0 3,3 3,14 1,8 2,9 1,11 34,1 25,1 27,83 218,610

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 535 ŞEYMA DOĞRUYOL 12E 29 6 27,50 14 3 13,25 5 0 5,00 1 1 0,75 49 10 46,50 278,885 1 4 92 937 10746

2 588 GÜLNUR PARLAR 12E 27 10 24,50 14 4 13,00 8 7 6,25 1 0 1,00 50 21 44,75 274,000 2 5 102 1012 11573

3 657 ESMANUR KARACA 12E 29 7 27,25 13 7 11,25 4 5 2,75 1 0 1,00 47 19 42,25 266,093 3 9 114 1127 12954

4 1117 BUSE ARSLAN 12E 20 6 18,50 14 2 13,50 7 2 6,50 1 0 1,00 42 10 39,50 258,925 4 11 122 1223 14245

5 88 ZEYNEP ZÜLAL YILDIZ 12E 26 11 23,25 14 4 13,00 2 2 1,50 1 3 0,25 43 20 38,00 253,748 5 13 128 1296 15264

6 1207 AYŞE 12E 22 15 18,25 11 9 8,75 2 2 1,50 1 0 1,00 36 26 29,50 228,758 6 27 161 1613 19959

7 789 ASLI HACER SADE 12E 9 6 7,50 16 3 15,25 5 9 2,75 1 0 1,00 31 18 26,50 221,095 7 29 169 1679 21267

8 972 MELİSA ÇİVİCİ 12E 16 12 13,00 11 6 9,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 28 20 23,00 209,810 8 37 188 1804 23002

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12F SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK TYT 2 54 227 2178 30130

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,5 11,7 18,52 10,7 4,8 9,44 9,0 3,7 8,09 4,9 4,1 3,91 46,0 24,3 39,96 256,220

Okul Ortalaması 17,7 13,4 14,34 10,6 5,5 9,24 4,0 3,3 3,14 1,8 2,9 1,11 34,1 25,1 27,83 218,610

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 12345 BİLİNMEYENNN 12F 16 12 13,00 9 8 7,00 1 1 0,75 1 0 1,00 27 21 21,75 206,035 1 40 194 1832 23563

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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HIZ VE RENK TYT 2

0,000 97,05
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

    -  0

120 1 0 119 1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29240.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 53 224 2090 29240 % 97,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AECBCDBEBCEDEDEBECDAEBDCBEADDCAADEDCDADB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CEBDDCEBEECAEBDCDABEBCDEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACADBDECBBBEECDCACDEBABEBCDCEBEECDDEDCBB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DDDEBAEACDBDCAEDCD9A

Cevaplarınız                     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 19 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

FİİL ÇATISI 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

PROBLEMLER 14 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 2

212,928 74,91
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

    -  856
BETÜL YURTSEVEN 120 28 16 76 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22570.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 34 181 1770 22570 % 74,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 11 14 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A ECADBCEBCBDEEEDCADBEDCEBADDBEAEDCADADBDC

Cevaplarınız  C  eCEa      aCAD dD  BcD eEcEDabc eBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A EBCDDBCEEEAEBDCBECDAEABCD

Cevaplarınız E CDe  Eac  BD dECDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A CABDADCBEEECBBCBDEDACEABCDCBBEECEEDDBBDC

Cevaplarınız     eD B                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DEDDAEBDACDBAC9CDAED

Cevaplarınız                     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 2 0 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 19 8 8 42

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

FİİL ÇATISI 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

PROBLEMLER 14 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 2

264,120 44,23
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

    -  0
NUR SENA ÇELİK 120 45 14 61 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13327.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 10 117 1155 13327 % 44,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B AECBCDBEBCEDEDEBECDAEBDCBEADDCAADEDCDADB

Cevaplarınız  cCBCDBEB c ED  ECbAEBDCeEdDeCbADEDCbADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CEBDDCEBEECAEBDCDABEBCDEA

Cevaplarınız CE cD b cEaAEBDCDABE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B ACADBDECBBBEECDCACDEBABEBCDCEBEECDDEDCBB

Cevaplarınız A cD    B     b A                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DDDEBAEACDBDCAEDCD9A

Cevaplarınız                     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 14 5 74

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

FİİL ÇATISI 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

PROBLEMLER 14 1 1 7

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 2

219,495 71,48
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

11  -  0
NURDAGÜL ÇELİK 120 33 27 60 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21536.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 30 172 1698 21536 % 71,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 16 6 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B AECBCDBEBCEDEDEBECDAEBDCBEADDCAADEDCDADB

Cevaplarınız AcCBCDBEe aadaaBcbDAcBcCaEcDbe   EDCbA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B CEBDDCEBEECAEBDCDABEBCDEA

Cevaplarınız CEaeDbEBEcCAac CDABE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACADBDECBBBEECDCACDEBABEBCDCEBEECDDEDCBB

Cevaplarınız A  b  b                    a ca         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DDDEBAEACDBDCAEDCD9A

Cevaplarınız                   C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 7 7 37

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

FİİL ÇATISI 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

PROBLEMLER 14 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 2

162,805 92,74
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

11C  -  1030
AYŞE BİLGER 120 15 32 73 7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27943.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 50 220 2035 27943 % 92,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 10 25 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A ECADBCEBCBDEEEDCADBEDCEBADDBEAEDCADADBDC

Cevaplarınız EeeaB aaCB a E b cdd                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A EBCDDBCEEEAEBDCBECDAEABCD

Cevaplarınız    cec d Ebd   BECDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 7 21 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 7 31 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CABDADCBEEECBBCBDEDACEABCDCBBEECEEDDBBDC

Cevaplarınız ab  A bBa a  c     e                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 2 9 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DEDDAEBDACDBAC9CDAED

Cevaplarınız ed  bd   d de Db  dD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 1 3 17

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33

PARAGRAF YORUMU 19 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

FİİL ÇATISI 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 0 3 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

PROBLEMLER 14 0 3 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 1 0

VERİ 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 2

168,453 91,52
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

11C  -  786
EBRAR TOPAL 120 17 32 71 9 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27575.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 47 216 2023 27575 % 91,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 17 13 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A ECADBCEBCBDEEEDCADBEDCEBADDBEAEDCADADBDC

Cevaplarınız EdAbB cd d acE bAD dDbc ceDcE bDee      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A EBCDDBCEEEAEBDCBECDAEABCD

Cevaplarınız daCD      bacDd E DA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 7 23 -1,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 7 33 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A CABDADCBEEECBBCBDEDACEABCDCBBEECEEDDBBDC

Cevaplarınız b    e eba                e e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DEDDAEBDACDBAC9CDAED

Cevaplarınız c      c            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 2 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33

PARAGRAF YORUMU 19 4 9 21

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

FİİL ÇATISI 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

PROBLEMLER 14 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 1 0

VERİ 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 2

272,288 39,42
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

11C  -  534
EMİNE TURAN 120 49 20 51 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11877.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 6 104 1029 11877 % 39,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A ECADBCEBCBDEEEDCADBEDCEBADDBEAEDCADADBDC

Cevaplarınız deADBCEB e   aDCAb EDCcBADDBEAEDedbb BbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A EBCDDBCEEEAEBDCBECDAEABCD

Cevaplarınız E CDcBbEcdAaBDCBECDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A CABDADCBEEECBBCBDEDACEABCDCBBEECEEDDBBDC

Cevaplarınız CA  AaCBaEcC         E   DC B   c       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DEDDAEBDACDBAC9CDAED

Cevaplarınız                     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 3 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 13 5 68

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

FİİL ÇATISI 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

PROBLEMLER 14 3 0 21

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

SAYILAR 2 1 1 50

VERİ 2 1 0 50

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 2

181,375 87,96
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

11D  -  679
BÜŞRA ASLAN 120 27 55 38 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26503.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 44 211 1975 26503 % 87,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 28 0 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B AECBCDBEBCEDEDEBECDAEBDCBEADDCAADEDCDADB

Cevaplarınız AdCaeecacaceaDEBaCDbddDeaEccebAecbaCcdcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CEBDDCEBEECAEBDCDABEBCDEA

Cevaplarınız edceDCcBEEdeaBcCDAdE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 6 22 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 6 32 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B ACADBDECBBBEECDCACDEBABEBCDCEBEECDDEDCBB

Cevaplarınız b     E B     a e b  e       e          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 3 11 6 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DDDEBAEACDBDCAEDCD9A

Cevaplarınız bccEebcdd e   a eDD 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 3 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0

PARAGRAF YORUMU 19 4 15 21

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

FİİL ÇATISI 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

PROBLEMLER 14 0 4 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 2

161,928 92,95
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

11D  -  975
CEYDA 120 22 62 36 6 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28006.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 51 221 2037 28006 % 92,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 31 3 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B AECBCDBEBCEDEDEBECDAEBDCBEADDCAADEDCDADB

Cevaplarınız  ddB beca beaDadaCcdddDecabbcbedeEedcAcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B CEBDDCEBEECAEBDCDABEBCDEA

Cevaplarınız edceDd ec CAaBbCDABa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 6 21 1,50 % 5

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 3 8 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ACADBDECBBBEECDCACDEBABEBCDCEBEECDDEDCBB

Cevaplarınız    b  b c  E   C e b   d   C  d   a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 13 2 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B DDDEBAEACDBDCAEDCD9A

Cevaplarınız DacbeAbAda edbc bDAc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 1 4 17

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33

PARAGRAF YORUMU 19 2 17 11

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

FİİL ÇATISI 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

PROBLEMLER 14 1 2 7

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

SAYILAR 2 1 0 50

VERİ 2 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

DALGALAR 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 2

216,498 73,09
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

11D  -  0
HANZADE KONUK 120 30 19 71 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22022.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 31 175 1727 22022 % 73,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 9 15 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A ECADBCEBCBDEEEDCADBEDCEBADDBEAEDCADADBDC

Cevaplarınız cC DB EB d Ea DCADedD EBAD    d b b   cC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A EBCDDBCEEEAEBDCBECDAEABCD

Cevaplarınız   eab  E dA B adE DA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A CABDADCBEEECBBCBDEDACEABCDCBBEECEEDDBBDC

Cevaplarınız  A  A  B EE c      d E    d        D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DEDDAEBDACDBAC9CDAED

Cevaplarınız c                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 1 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

PARAGRAF YORUMU 19 6 4 32

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

FİİL ÇATISI 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

PROBLEMLER 14 1 2 7

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

VERİ 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 2

215,085 73,81
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

11D  -  887
HATİCE EZGİ ARI 120 29 17 74 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22238.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 32 176 1747 22238 % 73,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 12 12 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B AECBCDBEBCEDEDEBECDAEBDCBEADDCAADEDCDADB

Cevaplarınız  bCB b c  a a E cCDAdBD BEA caA aED bAcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B CEBDDCEBEECAEBDCDABEBCDEA

Cevaplarınız  d e    d CAdBDCDABE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B ACADBDECBBBEECDCACDEBABEBCDCEBEECDDEDCBB

Cevaplarınız A A     B                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B DDDEBAEACDBDCAEDCD9A

Cevaplarınız   c                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 2 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33

PARAGRAF YORUMU 19 9 6 47

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

FİİL ÇATISI 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

PROBLEMLER 14 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 2

0,000 97,05
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

11D  -  1012
İNCİ SUDE 120 18 51 51 5 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29240.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 53 224 2090 29240 % 97,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 29 4 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B AECBCDBEBCEDEDEBECDAEBDCBEADDCAADEDCDADB

Cevaplarınız  ceBdaacc b acEcdCbdbdD eccDeeccabDCbbca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B CEBDDCEBEECAEBDCDABEBCDEA

Cevaplarınız ed ecCcBc bAd cCDABa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACADBDECBBBEECDCACDEBABEBCDCEBEECDDEDCBB

Cevaplarınız b c   E c                  e e          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B DDDEBAEACDBDCAEDCD9A

Cevaplarınız D c   a d d  ec bDC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 1 4 17

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 19 3 15 16

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

FİİL ÇATISI 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

PROBLEMLER 14 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 2

164,783 92,33
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

11D  -  0
IRMAK 120 19 45 56 7 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27818.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 49 219 2032 27818 % 92,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 23 7 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A ECADBCEBCBDEEEDCADBEDCEBADDBEAEDCADADBDC

Cevaplarınız aCAeaeac c acacCbDBaDbd b eaE EaacDbb  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A EBCDDBCEEEAEBDCBECDAEABCD

Cevaplarınız     a CE Eea  ddECDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 6 23 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 6 33 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CABDADCBEEECBBCBDEDACEABCDCBBEECEEDDBBDC

Cevaplarınız  b     Ba         ae  e     e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 1 11 8 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A DEDDAEBDACDBAC9CDAED

Cevaplarınız ccbccceed     Ad  b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 3 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0

PARAGRAF YORUMU 19 4 10 21

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

FİİL ÇATISI 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

PROBLEMLER 14 0 3 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 2

150,858 95,27
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

11D  -  1093
N İ S A N U R 120 17 56 47 3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28704.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 52 223 2069 28704 % 95,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 31 0 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A ECADBCEBCBDEEEDCADBEDCEBADDBEAEDCADADBDC

Cevaplarınız abbDBCaedaeaaEbdbcacDaEdbbDacbbabdDbbdbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 13 0 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A EBCDDBCEEEAEBDCBECDAEABCD

Cevaplarınız dcbDcBdbEbcaBaacaCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CABDADCBEEECBBCBDEDACEABCDCBBEECEEDDBBDC

Cevaplarınız  b    a c        a                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 1 8 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEDDAEBDACDBAC9CDAED

Cevaplarınız c a  b      edBd c c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 2 4 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 19 4 15 21

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

FİİL ÇATISI 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 0 4 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

PROBLEMLER 14 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 2

229,483 65,75
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

11D  -  367
YAREN BAYAR 120 35 22 63 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19811.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 26 159 1601 19811 % 65,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 9 16 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B AECBCDBEBCEDEDEBECDAEBDCBEADDCAADEDCDADB

Cevaplarınız AcCBCcBcc bDcDE  C A c CBEcD b   E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CEBDDCEBEECAEBDCDABEBCDEA

Cevaplarınız  EBcDacBc CAEB CDABE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B ACADBDECBBBEECDCACDEBABEBCDCEBEECDDEDCBB

Cevaplarınız A A   E  c  Ea  d      Eca    b         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B DDDEBAEACDBDCAEDCD9A

Cevaplarınız  Dc    c         a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 2 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 19 6 3 32

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

FİİL ÇATISI 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 0 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

PROBLEMLER 14 1 4 7

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

VERİ 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 2

214,343 74,21
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12  -  0
CERENCİK 120 31 26 63 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22359.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 33 178 1757 22359 % 74,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 17 6 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A ECADBCEBCBDEEEDCADBEDCEBADDBEAEDCADADBDC

Cevaplarınız Ed D  dB cadcEcdAcBcDacBAeDBEAEa bbAb DC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A EBCDDBCEEEAEBDCBECDAEABCD

Cevaplarınız EaCDb    EAEBDaBECDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CABDADCBEEECBBCBDEDACEABCDCBBEECEEDDBBDC

Cevaplarınız                             d b a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DEDDAEBDACDBAC9CDAED

Cevaplarınız      b            aa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 19 10 7 53

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

FİİL ÇATISI 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

PROBLEMLER 14 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 2

243,085 57,43
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12  -  5
HİLAL KÜÇÜK 120 42 31 47 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17304.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 20 142 1436 17304 % 57,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A ECADBCEBCBDEEEDCADBEDCEBADDBEAEDCADADBDC

Cevaplarınız cCADBC Bedea dDCADcEDCbBceDBEAaabAbcDBbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A EBCDDBCEEEAEBDCBECDAEABCD

Cevaplarınız E C eBaE cA BDCdE bA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 5 17 6,75 % 23

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A CABDADCBEEECBBCBDEDACEABCDCBBEECEEDDBBDC

Cevaplarınız bA DAD BbEaC d   b   E              B   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DEDDAEBDACDBAC9CDAED

Cevaplarınız       e da e  E    a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

PARAGRAF YORUMU 19 11 8 58

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

FİİL ÇATISI 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

PROBLEMLER 14 2 1 14

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

SAYILAR 2 1 1 50

VERİ 2 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 2

210,970 75,80
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12  -  0
MİROĞLU 120 31 30 59 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22838.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 36 187 1791 22838 % 75,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 8 15 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A ECADBCEBCBDEEEDCADBEDCEBADDBEAEDCADADBDC

Cevaplarınız caADBCEBCdaEaccCADBED EBAe              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A EBCDDBCEEEAEBDCBECDAEABCD

Cevaplarınız EBCDbBCE c     dECaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CABDADCBEEECBBCBDEDACEABCDCBBEECEEDDBBDC

Cevaplarınız bA  Ac  a          b       c            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 0 5 2 -1,25 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 2 13 5 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DEDDAEBDACDBAC9CDAED

Cevaplarınız edeD becdb dd  b  da

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 2 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 5 1 26

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

FİİL ÇATISI 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

PROBLEMLER 14 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 2

267,968 41,82
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12  -  0
REİS 120 49 25 46 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12601.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 8 111 1102 12601 % 41,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B AECBCDBEBCEDEDEBECDAEBDCBEADDCAADEDCDADB

Cevaplarınız AcCBdDBc  a EDE ECDAcBDCeEADeCcAaEDCDADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CEBDDCEBEECAEBDCDABEBCDEA

Cevaplarınız CEBeD     CAdBDCDABE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 6 19 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B ACADBDECBBBEECDCACDEBABEBCDCEBEECDDEDCBB

Cevaplarınız A Aa  E B  caa a       E    b           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 5 2 -1,25 % 0

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B DDDEBAEACDBDCAEDCD9A

Cevaplarınız  aDd  bcdbe  eED  D 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 19 14 5 74

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

FİİL ÇATISI 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

PROBLEMLER 14 1 2 7

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 2 0

VERİ 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 2

250,655 52,63
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12  -  0
S KJAER 120 46 38 36 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15856.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 15 135 1333 15856 % 52,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 6 20 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A ECADBCEBCBDEEEDCADBEDCEBADDBEAEDCADADBDC

Cevaplarınız cCADBdEaCBcaEEDCADBa                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A EBCDDBCEEEAEBDCBECDAEABCD

Cevaplarınız dBCDeaedbcAaaaaBECDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Matematik 40 18 6 16 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A CABDADCBEEECBBCBDEDACEABCDCBBEECEEDDBBDC

Cevaplarınız CABDAaCBE E              DCBd EbacDDBBcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 15 0 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DEDDAEBDACDBAC9CDAED

Cevaplarınız babDcaeDAbeedCCdbeda

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 1 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 19 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

FİİL ÇATISI 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

PROBLEMLER 14 1 0 7

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

VERİ 2 1 0 50

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 2 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 2

224,910 68,41
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12  -  605
V 120 35 28 57 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20612.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 28 162 1647 20612 % 68,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 20 2 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B AECBCDBEBCEDEDEBECDAEBDCBEADDCAADEDCDADB

Cevaplarınız AECBCDaEe cbdDdBECDccBDdeccDabbdDabCDca 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B CEBDDCEBEECAEBDCDABEBCDEA

Cevaplarınız  EBeDCdcc aAEBDCDABE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B ACADBDECBBBEECDCACDEBABEBCDCEBEECDDEDCBB

Cevaplarınız d  D  a B                  b B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DDDEBAEACDBDCAEDCD9A

Cevaplarınız                     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 5 13 26

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

FİİL ÇATISI 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

PROBLEMLER 14 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 2

167,785 91,68
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  642
ALİ ŞEKERCİ 120 15 25 80 8 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27623.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 48 217 2026 27623 % 91,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 12 20 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A ECADBCEBCBDEEEDCADBEDCEBADDBEAEDCADADBDC

Cevaplarınız cdADBCbeaBeEEbabbDed                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A EBCDDBCEEEAEBDCBECDAEABCD

Cevaplarınız EaeDeedEbb d   dECbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CABDADCBEEECBBCBDEDACEABCDCBBEECEEDDBBDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DEDDAEBDACDBAC9CDAED

Cevaplarınız  b   c a      D     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 2 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 19 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

FİİL ÇATISI 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

PROBLEMLER 14 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 2

173,628 90,19
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  1224
AYKUT KOCAMAN FB 120 16 21 83 10 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27175.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 46 214 2003 27175 % 90,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 17 12 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B AECBCDBEBCEDEDEBECDAEBDCBEADDCAADEDCDADB

Cevaplarınız dbCabaccadEadeccdb AcBDCBEA  CA         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B CEBDDCEBEECAEBDCDABEBCDEA

Cevaplarınız CEBDa cec                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACADBDECBBBEECDCACDEBABEBCDCEBEECDDEDCBB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DDDEBAEACDBDCAEDCD9A

Cevaplarınız                   B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 1 3 17

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0

PARAGRAF YORUMU 19 8 2 42

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

FİİL ÇATISI 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

PROBLEMLER 14 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 2

316,158 19,83
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  578
BEYTULLAH 120 62 12 46 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5976.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 38 491 5976 % 19,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A ECADBCEBCBDEEEDCADBEDCEBADDBEAEDCADADBDC

Cevaplarınız ECADBCEBCBDEEEDCADBEDCbaAabcbdEDCADADBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A EBCDDBCEEEAEBDCBECDAEABCD

Cevaplarınız EBCDDBCEEEAE   BEdcA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 3 14 12,25 % 41

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A CABDADCBEEECBBCBDEDACEABCDCBBEECEEDDBBDC

Cevaplarınız  ABDbc  E    BCBDED CEcB                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DEDDAEBDACDBAC9CDAED

Cevaplarınız                     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 12 7 63

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

FİİL ÇATISI 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

PROBLEMLER 14 8 1 57

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 2

206,750 77,89
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  637
ENES ALBAY 120 30 33 57 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23469.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 39 193 1826 23469 % 77,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 26 0 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B AECBCDBEBCEDEDEBECDAEBDCBEADDCAADEDCDADB

Cevaplarınız AcCBCaBbedEeaacecbcAcdcCadADDeedaEcbaAaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CEBDDCEBEECAEBDCDABEBCDEA

Cevaplarınız CEBccaEebECAdBDCDABE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B ACADBDECBBBEECDCACDEBABEBCDCEBEECDDEDCBB

Cevaplarınız       a B                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DDDEBAEACDBDCAEDCD9A

Cevaplarınız                     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 3 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 19 7 12 37

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

FİİL ÇATISI 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

PROBLEMLER 14 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 2

258,580 47,57
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  68
ENES ÜTÜK 120 45 22 53 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14333.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 12 123 1232 14333 % 47,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B AECBCDBEBCEDEDEBECDAEBDCBEADDCAADEDCDADB

Cevaplarınız AECBCaBcd a  eE ECDAEBaCeEADDabADdcCbADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B CEBDDCEBEECAEBDCDABEBCDEA

Cevaplarınız CEBeD EBbaCAdBDCDAdE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B ACADBDECBBBEECDCACDEBABEBCDCEBEECDDEDCBB

Cevaplarınız AaAD    B      a       E    bB          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B DDDEBAEACDBDCAEDCD9A

Cevaplarınız       b       d   E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 19 12 7 63

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

FİİL ÇATISI 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

PROBLEMLER 14 1 1 7

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 2

245,718 55,85
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  253
FURKAN YABUT 120 40 21 59 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16827.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 19 139 1402 16827 % 55,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 13 14 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B AECBCDBEBCEDEDEBECDAEBDCBEADDCAADEDCDADB

Cevaplarınız AcCBCecEB deE E dbDddBDbBEc  eb         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B CEBDDCEBEECAEBDCDABEBCDEA

Cevaplarınız CEBDDbEBEEaAEdDCDABE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B ACADBDECBBBEECDCACDEBABEBCDCEBEECDDEDCBB

Cevaplarınız AbA   E B  cdC         EBa C  a       B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DDDEBAEACDBDCAEDCD9A

Cevaplarınız                     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 2 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 4 6 21

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

FİİL ÇATISI 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

PROBLEMLER 14 2 1 14

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 2 0

VERİ 2 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 2

177,265 89,22
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  894
MURAT DURĞUN 120 17 21 82 11 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26882.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 45 212 1995 26882 % 89,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 16 18 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A ECADBCEBCBDEEEDCADBEDCEBADDBEAEDCADADBDC

Cevaplarınız cCbaeCcB   dE   bD dbdcacDaec           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A EBCDDBCEEEAEBDCBECDAEABCD

Cevaplarınız EBbae     AdBDCcECDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CABDADCBEEECBBCBDEDACEABCDCBBEECEEDDBBDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DEDDAEBDACDBAC9CDAED

Cevaplarınız                     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 1 3 17

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 19 2 8 11

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

FİİL ÇATISI 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

PROBLEMLER 14 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 2

190,495 84,72
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  1061
ÖZKAN SÜMER 120 24 30 66 16 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25527.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 42 208 1938 25527 % 84,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 22 2 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A ECADBCEBCBDEEEDCADBEDCEBADDBEAEDCADADBDC

Cevaplarınız cbdDBdEc cacEEebADcdcC BAeaBaeEaaADAbdDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A EBCDDBCEEEAEBDCBECDAEABCD

Cevaplarınız deCDec aEb     *ECDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CABDADCBEEECBBCBDEDACEABCDCBBEECEEDDBBDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DEDDAEBDACDBAC9CDAED

Cevaplarınız  d                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 2 4 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 19 8 10 42

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

FİİL ÇATISI 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

PROBLEMLER 14 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 2

248,915 53,83
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  636
SAMET Ö 120 41 19 60 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16219.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 17 137 1363 16219 % 53,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B AECBCDBEBCEDEDEBECDAEBDCBEADDCAADEDCDADB

Cevaplarınız AECBCDccB EaaDdBECDb BDCBEAaDbAc ccCbA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B CEBDDCEBEECAEBDCDABEBCDEA

Cevaplarınız CEBcabc EEaAEBDCDABE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B ACADBDECBBBEECDCACDEBABEBCDCEBEECDDEDCBB

Cevaplarınız   A     B    a aA                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DDDEBAEACDBDCAEDCD9A

Cevaplarınız                     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 19 8 7 42

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

FİİL ÇATISI 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

PROBLEMLER 14 1 2 7

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 2

237,868 60,63
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12C  -  751
EMİNE NUR EİDAN 120 40 31 49 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18269.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 22 151 1500 18269 % 60,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 13 11 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A ECADBCEBCBDEEEDCADBEDCEBADDBEAEDCADADBDC

Cevaplarınız cCAeB cB B d bDCAbccDdbBADDeE E     e eC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A EBCDDBCEEEAEBDCBECDAEABCD

Cevaplarınız          cAaBDC E aA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 8 11 9,00 % 30

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 13 8 19 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A CABDADCBEEECBBCBDEDACEABCDCBBEECEEDDBBDC

Cevaplarınız CA DADbBEEEd c aeE  aE      ed     DB   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A DEDDAEBDACDBAC9CDAED

Cevaplarınız  b    eDAdeec E e ED

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33

PARAGRAF YORUMU 19 8 5 42

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

FİİL ÇATISI 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

PROBLEMLER 14 1 6 7

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

VERİ 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 2

280,485 34,87
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12C  -  584
İREM NUR TURĞUT 120 52 22 46 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10505.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 88 919 10505 % 34,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 14 6 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B AECBCDBEBCEDEDEBECDAEBDCBEADDCAADEDCDADB

Cevaplarınız AECBCbcEBC      EbDAaBDdBEceabedDdDCbADe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı B CEBDDCEBEECAEBDCDABEBCDEA

Cevaplarınız CEBe CEBEECAEBD DABE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B ACADBDECBBBEECDCACDEBABEBCDCEBEECDDEDCBB

Cevaplarınız A A   E B  EaCba   E   E   C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B DDDEBAEACDBDCAEDCD9A

Cevaplarınız    de  A Dd  A bCDB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 7 12 37

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

FİİL ÇATISI 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

PROBLEMLER 14 2 2 14

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

VERİ 2 1 0 50

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 2

316,500 19,73
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12C  -  0
ŞEVVAL KİBAR 120 65 26 29 58 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5944.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 37 483 5944 % 19,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B AECBCDBEBCEDEDEBECDAEBDCBEADDCAADEDCDADB

Cevaplarınız AdCBCDc B  DdcbaaCDAEdcdBEAD Cc DEDC cDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B CEBDDCEBEECAEBDCDABEBCDEA

Cevaplarınız ed DD      AEBD DABE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 5 8 15,75 % 53

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 24 6 10 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B ACADBDECBBBEECDCACDEBABEBCDCEBEECDDEDCBB

Cevaplarınız ACADBDdCBd cECDC   Ed BcBC C  bECDDE C B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B DDDEBAEACDBDCAEDCD9A

Cevaplarınız aeDEB  ACDce dE C  e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

PARAGRAF YORUMU 19 11 5 58

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

FİİL ÇATISI 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

PROBLEMLER 14 6 3 43

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

SAYILAR 2 1 1 50

VERİ 2 1 0 50

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 2

271,478 39,82
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12C  -  0
SEYHAN NESİM 120 47 15 58 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11997.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 7 107 1041 11997 % 39,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 9 18 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B AECBCDBEBCEDEDEBECDAEBDCBEADDCAADEDCDADB

Cevaplarınız    BCbBE  d a   ECDAcBDdeEADabe         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B CEBDDCEBEECAEBDCDABEBCDEA

Cevaplarınız CE cD EBc CAEBDC ABE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 2 15 12,50 % 42

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 2 25 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B ACADBDECBBBEECDCACDEBABEBCDCEBEECDDEDCBB

Cevaplarınız A AD DECB  cECD c  E   E   C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B DDDEBAEACDBDCAEDCD9A

Cevaplarınız    E   cCDB   ED  Bc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 6 6 32

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

FİİL ÇATISI 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

PROBLEMLER 14 4 1 29

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

VERİ 2 1 0 50

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 2

211,920 75,36
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12D  -  693
ADANALI 120 26 9 85 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22705.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 35 184 1781 22705 % 75,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 6 18 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B AECBCDBEBCEDEDEBECDAEBDCBEADDCAADEDCDADB

Cevaplarınız AEeB D E        aCDA B Ce A DC e E CbAb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B CEBDDCEBEECAEBDCDABEBCDEA

Cevaplarınız CE e    b  A  DCbABE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACADBDECBBBEECDCACDEBABEBCDCEBEECDDEDCBB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B DDDEBAEACDBDCAEDCD9A

Cevaplarınız                 C   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

PARAGRAF YORUMU 19 6 4 32

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

FİİL ÇATISI 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

PROBLEMLER 14 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 2

231,505 64,44
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12D  -  583
BEYZA NUR TURAN 120 36 22 62 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19415.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 24 156 1564 19415 % 64,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 10 7 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A ECADBCEBCBDEEEDCADBEDCEBADDBEAEDCADADBDC

Cevaplarınız aCADB ccCB a dDCADBaDC Bc eBE ED cbADBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A EBCDDBCEEEAEBDCBECDAEABCD

Cevaplarınız a CDe  EbEAaBcaBECbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CABDADCBEEECBBCBDEDACEABCDCBBEECEEDDBBDC

Cevaplarınız C      eb                 e             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DEDDAEBDACDBAC9CDAED

Cevaplarınız D    a           c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33

PARAGRAF YORUMU 19 10 5 53

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

FİİL ÇATISI 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

PROBLEMLER 14 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 2

246,625 55,28
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12D  -  659
ÇİĞDEM HARMAN 120 41 21 58 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16656.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 18 138 1392 16656 % 55,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A ECADBCEBCBDEEEDCADBEDCEBADDBEAEDCADADBDC

Cevaplarınız ECdDBCEBCBDEbEDaAD EDCEBcDDBE E acbc BDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A EBCDDBCEEEAEBDCBECDAEABCD

Cevaplarınız dBeceBCEddAEBcCdaCDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CABDADCBEEECBBCBDEDACEABCDCBBEECEEDDBBDC

Cevaplarınız                     aa    C e        a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DEDDAEBDACDBAC9CDAED

Cevaplarınız                     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 12 4 63

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

FİİL ÇATISI 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

PROBLEMLER 14 0 2 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 2

196,275 82,49
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12D  -  596
EMİNE NUR KIRÇİÇEK 120 25 26 69 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24854.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 41 202 1906 24854 % 82,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 14 10 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B AECBCDBEBCEDEDEBECDAEBDCBEADDCAADEDCDADB

Cevaplarınız AECBCDdc   b     bccdBaC EcDaaA DEcCbAbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B CEBDDCEBEECAEBDCDABEBCDEA

Cevaplarınız Cd ec EBccCAdBcdbABc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACADBDECBBBEECDCACDEBABEBCDCEBEECDDEDCBB

Cevaplarınız         c                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B DDDEBAEACDBDCAEDCD9A

Cevaplarınız               a     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 19 8 9 42

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

FİİL ÇATISI 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 0 3 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

PROBLEMLER 14 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 2

249,840 53,23
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12D  -  563
ESLEM AVCI MKA 120 39 9 72 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16038.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 16 136 1347 16038 % 53,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 6 8 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B AECBCDBEBCEDEDEBECDAEBDCBEADDCAADEDCDADB

Cevaplarınız AECBCDBE  a a   EbDbEBDCBEADDbAAD  CbADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B CEBDDCEBEECAEBDCDABEBCDEA

Cevaplarınız bE bD   E CAEBDCbABE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACADBDECBBBEECDCACDEBABEBCDCEBEECDDEDCBB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DDDEBAEACDBDCAEDCD9A

Cevaplarınız                     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 15 2 79

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

FİİL ÇATISI 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

PROBLEMLER 14 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 2

185,298 86,52
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12D  -  703
FATMANUR NACAR 120 24 37 59 14 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26068.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 43 209 1956 26068 % 86,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 21 4 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A ECADBCEBCBDEEEDCADBEDCEBADDBEAEDCADADBDC

Cevaplarınız  CADeCEcdBadEE bAb EDecBceDacebca bccBcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A EBCDDBCEEEAEBDCBECDAEABCD

Cevaplarınız bdeDeB E Eba   daCbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CABDADCBEEECBBCBDEDACEABCDCBBEECEEDDBBDC

Cevaplarınız        Bd                    abaa  D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DEDDAEBDACDBAC9CDAED

Cevaplarınız    e               a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 19 4 14 21

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

FİİL ÇATISI 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

PROBLEMLER 14 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 2 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 2

230,030 65,44
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12D  -  721
MARAZ ALİ 120 36 24 60 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19718.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 25 158 1597 19718 % 65,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A ECADBCEBCBDEEEDCADBEDCEBADDBEAEDCADADBDC

Cevaplarınız cCAD Cca Bba E CADeEeCEBcDDaEcEDdcDAD DC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A EBCDDBCEEEAEBDCBECDAEABCD

Cevaplarınız E CceBb  bAEBDCdEebA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CABDADCBEEECBBCBDEDACEABCDCBBEECEEDDBBDC

Cevaplarınız        B                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DEDDAEBDACDBAC9CDAED

Cevaplarınız    acb   d   dEC    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33

PARAGRAF YORUMU 19 11 7 58

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

FİİL ÇATISI 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

PROBLEMLER 14 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 2

251,590 52,04
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12D  -  579
NİSA NUR YILMA Z 120 45 31 44 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15680.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 14 134 1317 15680 % 52,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A ECADBCEBCBDEEEDCADBEDCEBADDBEAEDCADADBDC

Cevaplarınız aCeDBCEBCababEeCADaEcCEBAaDBEAEDbebADBcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A EBCDDBCEEEAEBDCBECDAEABCD

Cevaplarınız EaCDeBCE cAEBDCdECDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 7 21 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 7 31 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CABDADCBEEECBBCBDEDACEABCDCBBEECEEDDBBDC

Cevaplarınız      a  dEE     cb        b db          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DEDDAEBDACDBAC9CDAED

Cevaplarınız D    a     c  Aa cda

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 13 6 68

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

FİİL ÇATISI 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

PROBLEMLER 14 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

VERİ 2 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 2

238,873 60,04
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12D  -  589
SENANUR KIRIK 120 38 20 62 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18089.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 21 148 1480 18089 % 60,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A ECADBCEBCBDEEEDCADBEDCEBADDBEAEDCADADBDC

Cevaplarınız ECADBdcc deEEEDbADBdedcBA acEAEDaADADBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A EBCDDBCEEEAEBDCBECDAEABCD

Cevaplarınız EeCDeB dcbAaBDCdE DA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CABDADCBEEECBBCBDEDACEABCDCBBEECEEDDBBDC

Cevaplarınız  A                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DEDDAEBDACDBAC9CDAED

Cevaplarınız                     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 19 11 7 58

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

FİİL ÇATISI 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

PROBLEMLER 14 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 2

233,125 63,46
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12D  -  897
ŞEVVAL VAROL 120 36 20 64 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19120.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 23 154 1546 19120 % 63,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B AECBCDBEBCEDEDEBECDAEBDCBEADDCAADEDCDADB

Cevaplarınız ccCBCDcEB E aDdeddcAaBDCBEADD ccDdDCbADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B CEBDDCEBEECAEBDCDABEBCDEA

Cevaplarınız  dBcD EBE CAdBbCDAdc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ACADBDECBBBEECDCACDEBABEBCDCEBEECDDEDCBB

Cevaplarınız         B                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DDDEBAEACDBDCAEDCD9A

Cevaplarınız                     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 12 6 63

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

FİİL ÇATISI 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

PROBLEMLER 14 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 2

208,980 76,74
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12D  -  516
SÜMEYRA 120 29 25 66 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23123.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 38 190 1808 23123 % 76,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 14 9 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B AECBCDBEBCEDEDEBECDAEBDCBEADDCAADEDCDADB

Cevaplarınız  EC eD d  b E a EdcAdBDdBEcDaCbe EeCbADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B CEBDDCEBEECAEBDCDABEBCDEA

Cevaplarınız CEaeD aBc aAEBDCb *E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ACADBDECBBBEECDCACDEBABEBCDCEBEECDDEDCBB

Cevaplarınız       a d      a   E                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B DDDEBAEACDBDCAEDCD9A

Cevaplarınız       b           B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 0 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 19 9 8 47

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

FİİL ÇATISI 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

PROBLEMLER 14 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 2

221,095 70,58
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12E  -  789
ASLI HACER SADE 120 31 18 71 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21267.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 29 169 1679 21267 % 70,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 6 25 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B AECBCDBEBCEDEDEBECDAEBDCBEADDCAADEDCDADB

Cevaplarınız AbCaCDcc    aDE ECDb                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B CEBDDCEBEECAEBDCDABEBCDEA

Cevaplarınız CEBeDeEBd CAEBDCDABE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 9 16 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 9 26 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B ACADBDECBBBEECDCACDEBABEBCDCEBEECDDEDCBB

Cevaplarınız  CAa  b e  E a a e a   E   Cde          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DDDEBAEACDBDCAEDCD9A

Cevaplarınız                     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 1 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 19 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

FİİL ÇATISI 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

PROBLEMLER 14 1 3 7

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

SAYILAR 2 1 0 50

VERİ 2 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 2

228,758 66,24
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12E  -  1207
AYŞE 120 36 26 58 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19959.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 27 161 1613 19959 % 66,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A ECADBCEBCBDEEEDCADBEDCEBADDBEAEDCADADBDC

Cevaplarınız ECADBdcc  ebbEDCAD dDdEBcaDBEAbabcDADBeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A EBCDDBCEEEAEBDCBECDAEABCD

Cevaplarınız EcCDDBabEcAdBDadEabA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A CABDADCBEEECBBCBDEDACEABCDCBBEECEEDDBBDC

Cevaplarınız C      Ba b                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DEDDAEBDACDBAC9CDAED

Cevaplarınız                     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

PARAGRAF YORUMU 19 10 9 53

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

FİİL ÇATISI 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

PROBLEMLER 14 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 1 0

VERİ 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 2

258,925 47,28
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12E  -  1117
BUSE ARSLAN 120 42 10 68 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14245.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 11 122 1223 14245 % 47,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 6 14 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A ECADBCEBCBDEEEDCADBEDCEBADDBEAEDCADADBDC

Cevaplarınız ECADBCc CB     CAD   C BA DBE Ee AbbDe b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A EBCDDBCEEEAEBDCBECDAEABCD

Cevaplarınız  BCDeB E  AdBDCBECDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A CABDADCBEEECBBCBDEDACEABCDCBBEECEEDDBBDC

Cevaplarınız  A  A  B Ebb     E   E    C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DEDDAEBDACDBAC9CDAED

Cevaplarınız                     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 19 9 3 47

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

FİİL ÇATISI 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

PROBLEMLER 14 1 1 7

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

SAYILAR 2 1 1 50

VERİ 2 1 0 50

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 2

266,093 42,99
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12E  -  657
ESMANUR KARACA 120 47 19 54 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12954.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 9 114 1127 12954 % 42,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B AECBCDBEBCEDEDEBECDAEBDCBEADDCAADEDCDADB

Cevaplarınız AECBCDBEc E  DE ECDAcBDCBEceDbAAcEDbDADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B CEBDDCEBEECAEBDCDABEBCDEA

Cevaplarınız CEdDDbaBbcdAdBDCDABE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B ACADBDECBBBEECDCACDEBABEBCDCEBEECDDEDCBB

Cevaplarınız         B   aCab   E   E    de          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DDDEBAEACDBDCAEDCD9A

Cevaplarınız                     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 14 5 74

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

FİİL ÇATISI 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

PROBLEMLER 14 2 2 14

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 1 0

VERİ 2 1 0 50

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 2

274,000 38,41
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12E  -  588
GÜLNUR PARLAR 120 50 21 49 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11573.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 5 102 1012 11573 % 38,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A ECADBCEBCBDEEEDCADBEDCEBADDBEAEDCADADBDC

Cevaplarınız  CADBCdB d dbEDCcDBdDCEBADDBEcaDCeDADBbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A EBCDDBCEEEAEBDCBECDAEABCD

Cevaplarınız EBCDcBbE bAEBD dECDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 7 16 5,25 % 18

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 7 25 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A CABDADCBEEECBBCBDEDACEABCDCBBEECEEDDBBDC

Cevaplarınız  A  A  B c C d  e bAaE    b Bb     D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DEDDAEBDACDBAC9CDAED

Cevaplarınız               B     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 0 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 19 15 4 79

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

FİİL ÇATISI 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

PROBLEMLER 14 3 4 21

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 1 0

VERİ 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 2

209,810 76,34
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12E  -  972
MELİSA ÇİVİCİ 120 28 20 72 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23002.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 37 188 1804 23002 % 76,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 12 12 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A ECADBCEBCBDEEEDCADBEDCEBADDBEAEDCADADBDC

Cevaplarınız dCc            bADacDbdeADDBEAEDbcbADBeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A EBCDDBCEEEAEBDCBECDAEABCD

Cevaplarınız  cecea E dAEBDCBECDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CABDADCBEEECBBCBDEDACEABCDCBBEECEEDDBBDC

Cevaplarınız e                               d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DEDDAEBDACDBAC9CDAED

Cevaplarınız                     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 19 11 7 58

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

FİİL ÇATISI 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

PROBLEMLER 14 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 2

278,885 35,67
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12E  -  535
ŞEYMA DOĞRUYOL 120 49 10 61 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10746.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 92 937 10746 % 35,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B AECBCDBEBCEDEDEBECDAEBDCBEADDCAADEDCDADB

Cevaplarınız AECBCDcEB  e DEBECDAdBbCBEc DeAADE CDADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B CEBDDCEBEECAEBDCDABEBCDEA

Cevaplarınız  EeeDC BbE AEBDCDABE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 0 35 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B ACADBDECBBBEECDCACDEBABEBCDCEBEECDDEDCBB

Cevaplarınız ACA   E        C                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B DDDEBAEACDBDCAEDCD9A

Cevaplarınız                  a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 12 5 63

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

FİİL ÇATISI 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

PROBLEMLER 14 1 0 7

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 2

253,748 50,66
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12E  -  88
ZEYNEP ZÜLAL YILDIZ 120 43 20 57 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15264.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 13 128 1296 15264 % 50,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B AECBCDBEBCEDEDEBECDAEBDCBEADDCAADEDCDADB

Cevaplarınız AECBCDBEa bD cE ECDAcBcCBdADDCAcaEeaDADe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B CEBDDCEBEECAEBDCDABEBCDEA

Cevaplarınız CEeeD EB cCAEBDCaABE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B ACADBDECBBBEECDCACDEBABEBCDCEBEECDDEDCBB

Cevaplarınız       a B        b     E                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DDDEBAEACDBDCAEDCD9A

Cevaplarınız   a           c a   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 12 7 63

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

FİİL ÇATISI 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

PROBLEMLER 14 1 1 7

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 2

206,035 78,20
%

ANKARA / KEÇİÖREN
ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12F  -  12345
BİLİNMEYENNN 120 27 21 72 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23563.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 40 194 1832 23563 % 78,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 54 227 2178 30130

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 12 12 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B AECBCDBEBCEDEDEBECDAEBDCBEADDCAADEDCDADB

Cevaplarınız bbCBCDBca beaD  dbDAbBcCBEcDDCA         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CEBDDCEBEECAEBDCDABEBCDEA

Cevaplarınız eE eDCE ccdAaBD DAdc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B ACADBDECBBBEECDCACDEBABEBCDCEBEECDDEDCBB

Cevaplarınız A     a                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DDDEBAEACDBDCAEDCD9A

Cevaplarınız                     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 2 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

PARAGRAF YORUMU 19 9 3 47

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

FİİL ÇATISI 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

PROBLEMLER 14 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
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