
OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 5,4 4,9 4,21 4,1 2,1 3,58 10,5 4,1 9,43 6,2 7,7 4,30 26,2 18,7 21,52 191,920 222,390 199,300

Okul Ortalaması 12,4 11,0 9,69 14,3 7,4 12,48 1,9 1,3 1,55 0,8 1,6 0,35 29,4 21,3 24,07 215,490 172,400 178,210

KATILIMLAR

1 0 ŞEVVAL KİBAR   20 6 18,50 6 7 4,25 26 13 22,75 178,715 2 20 5775 256,295 1 1 2616 216,795 1 2 3426

2 534 EMİNE TURAN 11C 10 8 8,00 15 4 14,00 4 1 3,75 4 8 2,00 33 21 27,75 227,485 1 11 1662 194,578 1 2 5860 192,535 1 9 5318

3 0 SEYHAN NESIM 12C 6 10 3,50 1 0 1,00 5 3 4,25 12 13 8,75 174,675 1 21 6132 191,628 1 3 6100 176,778 1 14 6588

4 5 HİLAL K 12 5 6 3,50 5 16 1,00 10 22 4,50 150,073 4 24 9620 184,595 1 4 6764 153,128 3 19 8482

5 751 EMİNE NUR FİDAN 12C 5 7 3,25 3 7 1,25 8 14 4,50 148,010 2 25 9721 181,698 2 6 7045 149,595 2 23 8694

6 1117 BUSE ARSLAN 12E 16 11 13,25 13 5 11,75 2 2 1,50 31 18 26,50 231,855 4 10 1500 179,065 2 7 7315 197,723 1 7 4881

7 68 ENES ÜTÜK 12B 24 12 21,00 23 5 21,75 0 1 -0,25 47 18 42,50 283,768 1 1 397 173,995 1 9 7955 216,985 1 1 3410

8 583 BEYZA NUR TURAN 12D 14 10 11,50 22 8 20,00 2 2 1,50 38 20 33,00 242,343 3 8 1165 167,815 3 14 9230 181,448 3 13 6202

9 0 NİSA NUR 12 26 13 22,75 23 17 18,75 3 2 2,50 52 32 44,00 267,452 1 4 634 167,634 2 15 9241 216,348 1 3 3453

10 0 ÖYLEE 12 9 8 7,00 16 10 13,50 0 3 -0,75 25 21 19,75 204,540 3 16 3253 160,584 4 20 9633 159,841 2 18 8021

11 0 NURDAGÜL ÇELİK 11 15 14 11,50 18 16 14,00 0 1 -0,25 33 31 25,25 218,750 1 13 2130 157,925 1 21 9751 171,068 1 16 7037

12 703 FATMANUR NACAR 12D 16 17 11,75 15 19 10,25 1 2 0,50 32 38 22,50 192,078 7 19 4506 145,983 7 24 10057 160,315 5 17 7988

13 786 EBRAR TOPAL 11C 6 12 3,00 8 4 7,00 1 0 1,00 15 16 11,00 151,458 2 23 9564 140,583 2 25 10133 124,640 2 25 10112

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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   SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 5,4 4,9 4,21 4,1 2,1 3,58 10,5 4,1 9,43 6,2 7,7 4,30 26,2 18,7 21,52 191,920 222,390 199,300

Okul Ortalaması 12,4 11,0 9,69 14,3 7,4 12,48 1,9 1,3 1,55 0,8 1,6 0,35 29,4 21,3 24,07 215,490 172,400 178,210

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 ŞEVVAL KİBAR   20 6 18,50 6 7 4,25 26 13 22,75 178,715 2 20 5775 256,295 1 1 2616 216,795 1 2 3426

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11 SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 5,4 4,9 4,21 4,1 2,1 3,58 10,5 4,1 9,43 6,2 7,7 4,30 26,2 18,7 21,52 191,920 222,390 199,300

Okul Ortalaması 12,4 11,0 9,69 14,3 7,4 12,48 1,9 1,3 1,55 0,8 1,6 0,35 29,4 21,3 24,07 215,490 172,400 178,210

SINIF: 11

KATILIMLAR

1 0 NURDAGÜL ÇELİK 11 15 14 11,50 18 16 14,00 0 1 -0,25 33 31 25,25 218,750 1 13 2130 157,925 1 21 9751 171,068 1 16 7037

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11C SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 5,4 4,9 4,21 4,1 2,1 3,58 10,5 4,1 9,43 6,2 7,7 4,30 26,2 18,7 21,52 191,920 222,390 199,300

Okul Ortalaması 12,4 11,0 9,69 14,3 7,4 12,48 1,9 1,3 1,55 0,8 1,6 0,35 29,4 21,3 24,07 215,490 172,400 178,210

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 534 EMİNE TURAN 11C 10 8 8,00 15 4 14,00 4 1 3,75 4 8 2,00 33 21 27,75 227,485 1 11 1662 194,578 1 2 5860 192,535 1 9 5318

2 786 EBRAR TOPAL 11C 6 12 3,00 8 4 7,00 1 0 1,00 15 16 11,00 151,458 2 23 9564 140,583 2 25 10133 124,640 2 25 10112

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12 SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 5,4 4,9 4,21 4,1 2,1 3,58 10,5 4,1 9,43 6,2 7,7 4,30 26,2 18,7 21,52 191,920 222,390 199,300

Okul Ortalaması 12,4 11,0 9,69 14,3 7,4 12,48 1,9 1,3 1,55 0,8 1,6 0,35 29,4 21,3 24,07 215,490 172,400 178,210

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 5 HİLAL K 12 5 6 3,50 5 16 1,00 10 22 4,50 150,073 4 24 9620 184,595 1 4 6764 153,128 3 19 8482

2 0 NİSA NUR 12 26 13 22,75 23 17 18,75 3 2 2,50 52 32 44,00 267,452 1 4 634 167,634 2 15 9241 216,348 1 3 3453

3 0 ÖYLEE 12 9 8 7,00 16 10 13,50 0 3 -0,75 25 21 19,75 204,540 3 16 3253 160,584 4 20 9633 159,841 2 18 8021

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12B SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 5,4 4,9 4,21 4,1 2,1 3,58 10,5 4,1 9,43 6,2 7,7 4,30 26,2 18,7 21,52 191,920 222,390 199,300

Okul Ortalaması 12,4 11,0 9,69 14,3 7,4 12,48 1,9 1,3 1,55 0,8 1,6 0,35 29,4 21,3 24,07 215,490 172,400 178,210

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 68 ENES ÜTÜK 12B 24 12 21,00 23 5 21,75 0 1 -0,25 47 18 42,50 283,768 1 1 397 173,995 1 9 7955 216,985 1 1 3410

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12C SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 5,4 4,9 4,21 4,1 2,1 3,58 10,5 4,1 9,43 6,2 7,7 4,30 26,2 18,7 21,52 191,920 222,390 199,300

Okul Ortalaması 12,4 11,0 9,69 14,3 7,4 12,48 1,9 1,3 1,55 0,8 1,6 0,35 29,4 21,3 24,07 215,490 172,400 178,210

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 0 SEYHAN NESIM 12C 6 10 3,50 1 0 1,00 5 3 4,25 12 13 8,75 174,675 1 21 6132 191,628 1 3 6100 176,778 1 14 6588

2 751 EMİNE NUR FİDAN 12C 5 7 3,25 3 7 1,25 8 14 4,50 148,010 2 25 9721 181,698 2 6 7045 149,595 2 23 8694

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12D SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 5,4 4,9 4,21 4,1 2,1 3,58 10,5 4,1 9,43 6,2 7,7 4,30 26,2 18,7 21,52 191,920 222,390 199,300

Okul Ortalaması 12,4 11,0 9,69 14,3 7,4 12,48 1,9 1,3 1,55 0,8 1,6 0,35 29,4 21,3 24,07 215,490 172,400 178,210

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 583 BEYZA NUR TURAN 12D 14 10 11,50 22 8 20,00 2 2 1,50 38 20 33,00 242,343 3 8 1165 167,815 3 14 9230 181,448 3 13 6202

2 703 FATMANUR NACAR 12D 16 17 11,75 15 19 10,25 1 2 0,50 32 38 22,50 192,078 7 19 4506 145,983 7 24 10057 160,315 5 17 7988

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12E SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 5,4 4,9 4,21 4,1 2,1 3,58 10,5 4,1 9,43 6,2 7,7 4,30 26,2 18,7 21,52 191,920 222,390 199,300

Okul Ortalaması 12,4 11,0 9,69 14,3 7,4 12,48 1,9 1,3 1,55 0,8 1,6 0,35 29,4 21,3 24,07 215,490 172,400 178,210

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 1117 BUSE ARSLAN 12E 16 11 13,25 13 5 11,75 2 2 1,50 31 18 26,50 231,855 4 10 1500 179,065 2 7 7315 197,723 1 7 4881

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 5,4 4,9 4,21 4,1 2,1 3,58 10,5 4,1 9,43 6,2 7,7 4,30 26,2 18,7 21,52 191,920 222,390 199,300

Okul Ortalaması 12,4 11,0 9,69 14,3 7,4 12,48 1,9 1,3 1,55 0,8 1,6 0,35 29,4 21,3 24,07 215,490 172,400 178,210

KATILIMLAR

1 68 ENES ÜTÜK 12B 24 12 21,00 23 5 21,75 0 1 -0,25 47 18 42,50 283,768 1 1 397 173,995 1 9 7955 216,985 1 1 3410

2 0 ŞEVVAL KİBAR   20 6 18,50 6 7 4,25 26 13 22,75 178,715 2 20 5775 256,295 1 1 2616 216,795 1 2 3426

3 0 NİSA NUR 12 26 13 22,75 23 17 18,75 3 2 2,50 52 32 44,00 267,452 1 4 634 167,634 2 15 9241 216,348 1 3 3453

4 636 SAMET Ö 12B 23 12 20,00 23 12 20,00 46 24 40,00 271,918 2 3 556 170,730 2 12 9017 210,743 2 4 3858

5 721 MARAZ ALİ 12D 23 9 20,75 25 8 23,00 48 17 43,75 278,643 1 2 452 162,975 5 17 9509 205,650 1 5 4292

6 0 NUR SENA ÇELİK   18 13 14,75 1 0 1,00 19 13 15,75 205,580 1 15 3163 176,990 2 8 7567 199,875 2 6 4704

7 1117 BUSE ARSLAN 12E 16 11 13,25 13 5 11,75 2 2 1,50 31 18 26,50 231,855 4 10 1500 179,065 2 7 7315 197,723 1 7 4881

8 88 ZEYNEP ZÜLAL YILDIZ 12E 19 20 14,00 17 5 15,75 36 25 29,75 243,600 2 6 1132 172,723 3 10 8116 193,923 2 8 5194

9 534 EMİNE TURAN 11C 10 8 8,00 15 4 14,00 4 1 3,75 4 8 2,00 33 21 27,75 227,485 1 11 1662 194,578 1 2 5860 192,535 1 9 5318

10 1207 AYŞE KARATAŞ 12E 21 18 16,50 17 5 15,75 38 23 32,25 241,228 3 9 1203 162,448 4 18 9540 191,460 3 10 5414

11 535 ŞEYMA DOĞRUYOL 12E 11 10 8,50 21 7 19,25 32 17 27,75 247,565 1 5 1014 183,060 1 5 6902 186,728 4 11 5779

12 563 ESLEM AVCI 12D 13 8 11,00 13 6 11,50 26 14 22,50 220,183 4 12 2041 171,125 1 11 8993 182,753 2 12 6089

13 583 BEYZA NUR TURAN 12D 14 10 11,50 22 8 20,00 2 2 1,50 38 20 33,00 242,343 3 8 1165 167,815 3 14 9230 181,448 3 13 6202

14 0 SEYHAN NESIM 12C 6 10 3,50 1 0 1,00 5 3 4,25 12 13 8,75 174,675 1 21 6132 191,628 1 3 6100 176,778 1 14 6588

15 589 SENANUR KIRIK 12D 14 18 9,50 24 9 21,75 38 27 31,25 243,010 2 7 1154 166,613 4 16 9300 173,415 4 15 6876

16 0 NURDAGÜL ÇELİK 11 15 14 11,50 18 16 14,00 0 1 -0,25 33 31 25,25 218,750 1 13 2130 157,925 1 21 9751 171,068 1 16 7037

17 703 FATMANUR NACAR 12D 16 17 11,75 15 19 10,25 1 2 0,50 32 38 22,50 192,078 7 19 4506 145,983 7 24 10057 160,315 5 17 7988

18 0 ÖYLEE 12 9 8 7,00 16 10 13,50 0 3 -0,75 25 21 19,75 204,540 3 16 3253 160,584 4 20 9633 159,841 2 18 8021

19 5 HİLAL K 12 5 6 3,50 5 16 1,00 10 22 4,50 150,073 4 24 9620 184,595 1 4 6764 153,128 3 19 8482

20 605 V 12 10 21 4,75 21 13 17,75 31 34 22,50 209,198 2 14 2850 160,850 3 19 9621 152,870 4 20 8505

21 659 ÇİĞDEM HARMAN 12D 6 19 1,25 17 12 14,00 23 31 15,25 195,895 6 18 4098 169,810 2 13 9090 150,830 6 21 8644

22 516 SÜMEYRA 12D 7 4 6,00 19 17 14,75 26 21 20,75 198,703 5 17 3824 154,310 6 23 9851 150,468 7 22 8655

23 751 EMİNE NUR FİDAN 12C 5 7 3,25 3 7 1,25 8 14 4,50 148,010 2 25 9721 181,698 2 6 7045 149,595 2 23 8694

24 856 BETÜL YURTSEVEN 12E 4 8 2,00 6 2 5,50 10 10 7,50 160,405 5 22 7605 155,928 5 22 9815 139,460 5 24 9826

25 786 EBRAR TOPAL 11C 6 12 3,00 8 4 7,00 1 0 1,00 15 16 11,00 151,458 2 23 9564 140,583 2 25 10133 124,640 2 25 10112
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 5,4 4,9 4,21 4,1 2,1 3,58 10,5 4,1 9,43 6,2 7,7 4,30 26,2 18,7 21,52 191,920 222,390 199,300

Okul Ortalaması 12,4 11,0 9,69 14,3 7,4 12,48 1,9 1,3 1,55 0,8 1,6 0,35 29,4 21,3 24,07 215,490 172,400 178,210

KATILIMLAR

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
  11 11C 12 12B 12C 12D 12E

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
  11 11C 12 12B 12C 12D 12E



   SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 5,4 4,9 4,21 4,1 2,1 3,58 10,5 4,1 9,43 6,2 7,7 4,30 26,2 18,7 21,52 191,920 222,390 199,300

Okul Ortalaması 12,4 11,0 9,69 14,3 7,4 12,48 1,9 1,3 1,55 0,8 1,6 0,35 29,4 21,3 24,07 215,490 172,400 178,210

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 ŞEVVAL KİBAR   20 6 18,50 6 7 4,25 26 13 22,75 178,715 2 20 5775 256,295 1 1 2616 216,795 1 2 3426

2 0 NUR SENA ÇELİK   18 13 14,75 1 0 1,00 19 13 15,75 205,580 1 15 3163 176,990 2 8 7567 199,875 2 6 4704

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11 SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 5,4 4,9 4,21 4,1 2,1 3,58 10,5 4,1 9,43 6,2 7,7 4,30 26,2 18,7 21,52 191,920 222,390 199,300

Okul Ortalaması 12,4 11,0 9,69 14,3 7,4 12,48 1,9 1,3 1,55 0,8 1,6 0,35 29,4 21,3 24,07 215,490 172,400 178,210

SINIF: 11

KATILIMLAR

1 0 NURDAGÜL ÇELİK 11 15 14 11,50 18 16 14,00 0 1 -0,25 33 31 25,25 218,750 1 13 2130 157,925 1 21 9751 171,068 1 16 7037

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11C SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 5,4 4,9 4,21 4,1 2,1 3,58 10,5 4,1 9,43 6,2 7,7 4,30 26,2 18,7 21,52 191,920 222,390 199,300

Okul Ortalaması 12,4 11,0 9,69 14,3 7,4 12,48 1,9 1,3 1,55 0,8 1,6 0,35 29,4 21,3 24,07 215,490 172,400 178,210

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 534 EMİNE TURAN 11C 10 8 8,00 15 4 14,00 4 1 3,75 4 8 2,00 33 21 27,75 227,485 1 11 1662 194,578 1 2 5860 192,535 1 9 5318

2 786 EBRAR TOPAL 11C 6 12 3,00 8 4 7,00 1 0 1,00 15 16 11,00 151,458 2 23 9564 140,583 2 25 10133 124,640 2 25 10112

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0
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200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12 SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 5,4 4,9 4,21 4,1 2,1 3,58 10,5 4,1 9,43 6,2 7,7 4,30 26,2 18,7 21,52 191,920 222,390 199,300

Okul Ortalaması 12,4 11,0 9,69 14,3 7,4 12,48 1,9 1,3 1,55 0,8 1,6 0,35 29,4 21,3 24,07 215,490 172,400 178,210

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 NİSA NUR 12 26 13 22,75 23 17 18,75 3 2 2,50 52 32 44,00 267,452 1 4 634 167,634 2 15 9241 216,348 1 3 3453

2 0 ÖYLEE 12 9 8 7,00 16 10 13,50 0 3 -0,75 25 21 19,75 204,540 3 16 3253 160,584 4 20 9633 159,841 2 18 8021

3 5 HİLAL K 12 5 6 3,50 5 16 1,00 10 22 4,50 150,073 4 24 9620 184,595 1 4 6764 153,128 3 19 8482

4 605 V 12 10 21 4,75 21 13 17,75 31 34 22,50 209,198 2 14 2850 160,850 3 19 9621 152,870 4 20 8505

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12B SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 5,4 4,9 4,21 4,1 2,1 3,58 10,5 4,1 9,43 6,2 7,7 4,30 26,2 18,7 21,52 191,920 222,390 199,300

Okul Ortalaması 12,4 11,0 9,69 14,3 7,4 12,48 1,9 1,3 1,55 0,8 1,6 0,35 29,4 21,3 24,07 215,490 172,400 178,210

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 68 ENES ÜTÜK 12B 24 12 21,00 23 5 21,75 0 1 -0,25 47 18 42,50 283,768 1 1 397 173,995 1 9 7955 216,985 1 1 3410

2 636 SAMET Ö 12B 23 12 20,00 23 12 20,00 46 24 40,00 271,918 2 3 556 170,730 2 12 9017 210,743 2 4 3858

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12C SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 5,4 4,9 4,21 4,1 2,1 3,58 10,5 4,1 9,43 6,2 7,7 4,30 26,2 18,7 21,52 191,920 222,390 199,300

Okul Ortalaması 12,4 11,0 9,69 14,3 7,4 12,48 1,9 1,3 1,55 0,8 1,6 0,35 29,4 21,3 24,07 215,490 172,400 178,210

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 0 SEYHAN NESIM 12C 6 10 3,50 1 0 1,00 5 3 4,25 12 13 8,75 174,675 1 21 6132 191,628 1 3 6100 176,778 1 14 6588

2 751 EMİNE NUR FİDAN 12C 5 7 3,25 3 7 1,25 8 14 4,50 148,010 2 25 9721 181,698 2 6 7045 149,595 2 23 8694

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12D SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 5,4 4,9 4,21 4,1 2,1 3,58 10,5 4,1 9,43 6,2 7,7 4,30 26,2 18,7 21,52 191,920 222,390 199,300

Okul Ortalaması 12,4 11,0 9,69 14,3 7,4 12,48 1,9 1,3 1,55 0,8 1,6 0,35 29,4 21,3 24,07 215,490 172,400 178,210

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 721 MARAZ ALİ 12D 23 9 20,75 25 8 23,00 48 17 43,75 278,643 1 2 452 162,975 5 17 9509 205,650 1 5 4292

2 563 ESLEM AVCI 12D 13 8 11,00 13 6 11,50 26 14 22,50 220,183 4 12 2041 171,125 1 11 8993 182,753 2 12 6089

3 583 BEYZA NUR TURAN 12D 14 10 11,50 22 8 20,00 2 2 1,50 38 20 33,00 242,343 3 8 1165 167,815 3 14 9230 181,448 3 13 6202

4 589 SENANUR KIRIK 12D 14 18 9,50 24 9 21,75 38 27 31,25 243,010 2 7 1154 166,613 4 16 9300 173,415 4 15 6876

5 703 FATMANUR NACAR 12D 16 17 11,75 15 19 10,25 1 2 0,50 32 38 22,50 192,078 7 19 4506 145,983 7 24 10057 160,315 5 17 7988

6 659 ÇİĞDEM HARMAN 12D 6 19 1,25 17 12 14,00 23 31 15,25 195,895 6 18 4098 169,810 2 13 9090 150,830 6 21 8644

7 516 SÜMEYRA 12D 7 4 6,00 19 17 14,75 26 21 20,75 198,703 5 17 3824 154,310 6 23 9851 150,468 7 22 8655

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12E SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 5,4 4,9 4,21 4,1 2,1 3,58 10,5 4,1 9,43 6,2 7,7 4,30 26,2 18,7 21,52 191,920 222,390 199,300

Okul Ortalaması 12,4 11,0 9,69 14,3 7,4 12,48 1,9 1,3 1,55 0,8 1,6 0,35 29,4 21,3 24,07 215,490 172,400 178,210

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 1117 BUSE ARSLAN 12E 16 11 13,25 13 5 11,75 2 2 1,50 31 18 26,50 231,855 4 10 1500 179,065 2 7 7315 197,723 1 7 4881

2 88 ZEYNEP ZÜLAL YILDIZ 12E 19 20 14,00 17 5 15,75 36 25 29,75 243,600 2 6 1132 172,723 3 10 8116 193,923 2 8 5194

3 1207 AYŞE KARATAŞ 12E 21 18 16,50 17 5 15,75 38 23 32,25 241,228 3 9 1203 162,448 4 18 9540 191,460 3 10 5414

4 535 ŞEYMA DOĞRUYOL 12E 11 10 8,50 21 7 19,25 32 17 27,75 247,565 1 5 1014 183,060 1 5 6902 186,728 4 11 5779

5 856 BETÜL YURTSEVEN 12E 4 8 2,00 6 2 5,50 10 10 7,50 160,405 5 22 7605 155,928 5 22 9815 139,460 5 24 9826

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,16 1,00 0,91 2,29 1,87 1,82 1,07 1,34 0,74 0,91 0,65 0,75 0,71 0,79 0,52 1,44 0,46 1,32 0,47 0,34 0,39 0,64 0,25 0,58 0,82 0,21 0,77 0,00 0,00 0,00 9,51 6,91 7,80 191,9 222,4 199,3

Okul Ortalaması 2,72 2,32 2,14 6,08 3,72 5,15 1,64 3,44 0,78 2,00 1,52 1,62 2,32 2,52 1,69 5,20 1,60 4,80 1,44 1,44 1,08 2,28 0,92 2,05 3,08 0,88 2,86 0,00 0,00 0,00 26,7618,36 22,17 215,5 172,4 178,2

KATILIMLAR

1 68 ENES ÜTÜK 12B 5 1 4,75 13 3 12,25 3 6 1,50 3 2 2,50 6 3 5,25 6 0 6,00 1 2 0,50 4 0 4,00 6 0 6,00 47 17 42,75 283,8 397 174,0 7955 217,0 3410

2 721 MARAZ ALİ 12D 4 2 3,50 12 4 11,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 7 3 6,25 5 1 4,75 4 2 3,50 6 0 6,00 48 17 43,75 278,6 452 163,0 9509 205,7 4292

3 636 SAMET Ö 12B 5 1 4,75 13 4 12,00 3 5 1,75 2 2 1,50 2 8 0,00 9 1 8,75 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 46 24 40,00 271,9 556 170,7 9017 210,7 3858

4 0 NİSA NUR 12 4 2 3,50 12 5 10,75 5 5 3,75 5 1 4,75 4 7 2,25 9 2 8,50 2 4 1,00 5 1 4,75 3 3 2,25 49 30 41,50 267,5 634 167,6 9241 216,3 3453

5 535 ŞEYMA DOĞRUYOL 12E 2 4 1,00 5 2 4,50 2 2 1,50 2 2 1,50 1 3 0,25 8 2 7,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 32 17 27,75 247,6 1014 183,1 6902 186,7 5779

6 88 ZEYNEP ZÜLAL YILDIZ 12E 2 4 1,00 13 5 11,75 3 7 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 1 1 0,75 3 1 2,75 4 2 3,50 36 25 29,75 243,6 1132 172,7 8116 193,9 5194

7 589 SENANUR KIRIK 12D 4 2 3,50 7 6 5,50 1 7 -0,75 2 3 1,25 5 5 3,75 9 2 8,50 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 38 27 31,25 243,0 1154 166,6 9300 173,4 6876

8 583 BEYZA NUR TURAN 12D 2 4 1,00 6 3 5,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 3 2,25 8 2 7,50 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 36 18 31,50 242,3 1165 167,8 9230 181,4 6202

9 1207 AYŞE KARATAŞ 12E 2 4 1,00 13 5 11,75 3 7 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 1 1 0,75 3 1 2,75 4 2 3,50 38 23 32,25 241,2 1203 162,4 9540 191,5 5414

10 1117 BUSE ARSLAN 12E 2 4 1,00 8 3 7,25 3 3 2,25 3 1 2,75 4 5 2,75 9 0 9,00 29 16 25,00 231,9 1500 179,1 7315 197,7 4881

11 534 EMİNE TURAN 11C 4 2 3,50 1 3 0,25 1 3 0,25 4 0 4,00 7 2 6,50 2 1 1,75 1 0 1,00 5 1 4,75 25 12 22,00 227,5 1662 194,6 5860 192,5 5318

12 563 ESLEM AVCI 12D 5 1 4,75 6 2 5,50 1 3 0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 6 2 5,50 1 1 0,75 2 1 1,75 3 1 2,75 26 14 22,50 220,2 2041 171,1 8993 182,8 6089

13 0 NURDAGÜL ÇELİK 11 4 2 3,50 4 6 2,50 2 5 0,75 5 1 4,75 3 5 1,75 8 2 7,50 3 2 2,50 1 5 -0,25 3 2 2,50 33 30 25,50 218,8 2130 157,9 9751 171,1 7037

14 605 V 12 1 5 -0,25 6 7 4,25 1 6 -0,50 2 3 1,25 4 4 3,00 7 3 6,25 1 3 0,25 3 3 2,25 6 0 6,00 31 34 22,50 209,2 2850 160,9 9621 152,9 8505

15 0 NUR SENA ÇELİK   5 1 4,75 8 3 7,25 1 8 -1,00 4 1 3,75 1 0 1,00 19 13 15,75 205,6 3163 177,0 7567 199,9 4704

16 0 ÖYLEE 12 5 0 5,00 2 5 0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 5 4 4,00 2 1 1,75 4 1 3,75 3 3 2,25 25 18 20,50 204,5 3253 160,6 9633 159,8 8021

17 516 SÜMEYRA 12D 3 2 2,50 3 1 2,75 1 1 0,75 4 6 2,50 4 6 2,50 2 2 1,50 5 1 4,75 4 2 3,50 26 21 20,75 198,7 3824 154,3 9851 150,5 8655

18 659 ÇİĞDEM HARMAN 12D 2 4 1,00 3 12 0,00 1 3 0,25 1 1 0,75 8 2 7,50 1 5 -0,25 4 2 3,50 3 2 2,50 23 31 15,25 195,9 4098 169,8 9090 150,8 8644

19 703 FATMANUR NACAR 12D 2 3 1,25 9 6 7,50 2 5 0,75 3 3 2,25 4 6 2,50 5 5 3,75 0 5 -1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 31 36 22,00 192,1 4506 146,0 10057 160,3 7988

20 0 SEYHAN NESIM 12C 1 3 0,25 2 2 1,50 1 4 0,00 2 1 1,75 1 0 1,00 7 10 4,50 174,7 6132 191,6 6100 176,8 6588

21 856 BETÜL YURTSEVEN 12E 3 2 2,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 3 2 2,50 2 0 2,00 10 10 7,50 160,4 7605 155,9 9815 139,5 9826

22 786 EBRAR TOPAL 11C 1 5 -0,25 5 3 4,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 4 2 3,50 14 16 10,00 151,5 9564 140,6 10133 124,6 10112

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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20
40
60
80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500
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300
400

SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

                                                1 / 2



OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,16 1,00 0,91 2,29 1,87 1,82 1,07 1,34 0,74 0,91 0,65 0,75 0,71 0,79 0,52 1,44 0,46 1,32 0,47 0,34 0,39 0,64 0,25 0,58 0,82 0,21 0,77 0,00 0,00 0,00 9,51 6,91 7,80 191,9 222,4 199,3

Okul Ortalaması 2,72 2,32 2,14 6,08 3,72 5,15 1,64 3,44 0,78 2,00 1,52 1,62 2,32 2,52 1,69 5,20 1,60 4,80 1,44 1,44 1,08 2,28 0,92 2,05 3,08 0,88 2,86 0,00 0,00 0,00 26,7618,36 22,17 215,5 172,4 178,2

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
  11 11C 12 12B 12C 12D 12E

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
  11 11C 12 12B 12C 12D 12E



   SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,16 1,00 0,91 2,29 1,87 1,82 1,07 1,34 0,74 0,91 0,65 0,75 0,71 0,79 0,52 1,44 0,46 1,32 0,47 0,34 0,39 0,64 0,25 0,58 0,82 0,21 0,77 0,00 0,00 0,00 9,51 6,91 7,80 191,9 222,4 199,3

Okul Ortalaması 2,72 2,32 2,14 6,08 3,72 5,15 1,64 3,44 0,78 2,00 1,52 1,62 2,32 2,52 1,69 5,20 1,60 4,80 1,44 1,44 1,08 2,28 0,92 2,05 3,08 0,88 2,86 0,00 0,00 0,00 26,7618,36 22,17 215,5 172,4 178,2

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 NUR SENA ÇELİK   5 1 4,75 8 3 7,25 1 8 -1,00 4 1 3,75 1 0 1,00 19 13 15,75 205,6 3163 177,0 7567 199,9 4704

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11 SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,16 1,00 0,91 2,29 1,87 1,82 1,07 1,34 0,74 0,91 0,65 0,75 0,71 0,79 0,52 1,44 0,46 1,32 0,47 0,34 0,39 0,64 0,25 0,58 0,82 0,21 0,77 0,00 0,00 0,00 9,51 6,91 7,80 191,9 222,4 199,3

Okul Ortalaması 2,72 2,32 2,14 6,08 3,72 5,15 1,64 3,44 0,78 2,00 1,52 1,62 2,32 2,52 1,69 5,20 1,60 4,80 1,44 1,44 1,08 2,28 0,92 2,05 3,08 0,88 2,86 0,00 0,00 0,00 26,7618,36 22,17 215,5 172,4 178,2

SINIF: 11

KATILIMLAR

1 0 NURDAGÜL ÇELİK 11 4 2 3,50 4 6 2,50 2 5 0,75 5 1 4,75 3 5 1,75 8 2 7,50 3 2 2,50 1 5 -0,25 3 2 2,50 33 30 25,50 218,8 2130 157,9 9751 171,1 7037

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11C SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,16 1,00 0,91 2,29 1,87 1,82 1,07 1,34 0,74 0,91 0,65 0,75 0,71 0,79 0,52 1,44 0,46 1,32 0,47 0,34 0,39 0,64 0,25 0,58 0,82 0,21 0,77 0,00 0,00 0,00 9,51 6,91 7,80 191,9 222,4 199,3

Okul Ortalaması 2,72 2,32 2,14 6,08 3,72 5,15 1,64 3,44 0,78 2,00 1,52 1,62 2,32 2,52 1,69 5,20 1,60 4,80 1,44 1,44 1,08 2,28 0,92 2,05 3,08 0,88 2,86 0,00 0,00 0,00 26,7618,36 22,17 215,5 172,4 178,2

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 534 EMİNE TURAN 11C 4 2 3,50 1 3 0,25 1 3 0,25 4 0 4,00 7 2 6,50 2 1 1,75 1 0 1,00 5 1 4,75 25 12 22,00 227,5 1662 194,6 5860 192,5 5318

2 786 EBRAR TOPAL 11C 1 5 -0,25 5 3 4,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 4 2 3,50 14 16 10,00 151,5 9564 140,6 10133 124,6 10112

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12 SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,16 1,00 0,91 2,29 1,87 1,82 1,07 1,34 0,74 0,91 0,65 0,75 0,71 0,79 0,52 1,44 0,46 1,32 0,47 0,34 0,39 0,64 0,25 0,58 0,82 0,21 0,77 0,00 0,00 0,00 9,51 6,91 7,80 191,9 222,4 199,3

Okul Ortalaması 2,72 2,32 2,14 6,08 3,72 5,15 1,64 3,44 0,78 2,00 1,52 1,62 2,32 2,52 1,69 5,20 1,60 4,80 1,44 1,44 1,08 2,28 0,92 2,05 3,08 0,88 2,86 0,00 0,00 0,00 26,7618,36 22,17 215,5 172,4 178,2

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 NİSA NUR 12 4 2 3,50 12 5 10,75 5 5 3,75 5 1 4,75 4 7 2,25 9 2 8,50 2 4 1,00 5 1 4,75 3 3 2,25 49 30 41,50 267,5 634 167,6 9241 216,3 3453

2 605 V 12 1 5 -0,25 6 7 4,25 1 6 -0,50 2 3 1,25 4 4 3,00 7 3 6,25 1 3 0,25 3 3 2,25 6 0 6,00 31 34 22,50 209,2 2850 160,9 9621 152,9 8505

3 0 ÖYLEE 12 5 0 5,00 2 5 0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 5 4 4,00 2 1 1,75 4 1 3,75 3 3 2,25 25 18 20,50 204,5 3253 160,6 9633 159,8 8021

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12B SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,16 1,00 0,91 2,29 1,87 1,82 1,07 1,34 0,74 0,91 0,65 0,75 0,71 0,79 0,52 1,44 0,46 1,32 0,47 0,34 0,39 0,64 0,25 0,58 0,82 0,21 0,77 0,00 0,00 0,00 9,51 6,91 7,80 191,9 222,4 199,3

Okul Ortalaması 2,72 2,32 2,14 6,08 3,72 5,15 1,64 3,44 0,78 2,00 1,52 1,62 2,32 2,52 1,69 5,20 1,60 4,80 1,44 1,44 1,08 2,28 0,92 2,05 3,08 0,88 2,86 0,00 0,00 0,00 26,7618,36 22,17 215,5 172,4 178,2

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 68 ENES ÜTÜK 12B 5 1 4,75 13 3 12,25 3 6 1,50 3 2 2,50 6 3 5,25 6 0 6,00 1 2 0,50 4 0 4,00 6 0 6,00 47 17 42,75 283,8 397 174,0 7955 217,0 3410

2 636 SAMET Ö 12B 5 1 4,75 13 4 12,00 3 5 1,75 2 2 1,50 2 8 0,00 9 1 8,75 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 46 24 40,00 271,9 556 170,7 9017 210,7 3858

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12C SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,16 1,00 0,91 2,29 1,87 1,82 1,07 1,34 0,74 0,91 0,65 0,75 0,71 0,79 0,52 1,44 0,46 1,32 0,47 0,34 0,39 0,64 0,25 0,58 0,82 0,21 0,77 0,00 0,00 0,00 9,51 6,91 7,80 191,9 222,4 199,3

Okul Ortalaması 2,72 2,32 2,14 6,08 3,72 5,15 1,64 3,44 0,78 2,00 1,52 1,62 2,32 2,52 1,69 5,20 1,60 4,80 1,44 1,44 1,08 2,28 0,92 2,05 3,08 0,88 2,86 0,00 0,00 0,00 26,7618,36 22,17 215,5 172,4 178,2

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 0 SEYHAN NESIM 12C 1 3 0,25 2 2 1,50 1 4 0,00 2 1 1,75 1 0 1,00 7 10 4,50 174,7 6132 191,6 6100 176,8 6588

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12D SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,16 1,00 0,91 2,29 1,87 1,82 1,07 1,34 0,74 0,91 0,65 0,75 0,71 0,79 0,52 1,44 0,46 1,32 0,47 0,34 0,39 0,64 0,25 0,58 0,82 0,21 0,77 0,00 0,00 0,00 9,51 6,91 7,80 191,9 222,4 199,3

Okul Ortalaması 2,72 2,32 2,14 6,08 3,72 5,15 1,64 3,44 0,78 2,00 1,52 1,62 2,32 2,52 1,69 5,20 1,60 4,80 1,44 1,44 1,08 2,28 0,92 2,05 3,08 0,88 2,86 0,00 0,00 0,00 26,7618,36 22,17 215,5 172,4 178,2

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 721 MARAZ ALİ 12D 4 2 3,50 12 4 11,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 7 3 6,25 5 1 4,75 4 2 3,50 6 0 6,00 48 17 43,75 278,6 452 163,0 9509 205,7 4292

2 589 SENANUR KIRIK 12D 4 2 3,50 7 6 5,50 1 7 -0,75 2 3 1,25 5 5 3,75 9 2 8,50 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 38 27 31,25 243,0 1154 166,6 9300 173,4 6876

3 583 BEYZA NUR TURAN 12D 2 4 1,00 6 3 5,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 3 2,25 8 2 7,50 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 36 18 31,50 242,3 1165 167,8 9230 181,4 6202

4 563 ESLEM AVCI 12D 5 1 4,75 6 2 5,50 1 3 0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 6 2 5,50 1 1 0,75 2 1 1,75 3 1 2,75 26 14 22,50 220,2 2041 171,1 8993 182,8 6089

5 516 SÜMEYRA 12D 3 2 2,50 3 1 2,75 1 1 0,75 4 6 2,50 4 6 2,50 2 2 1,50 5 1 4,75 4 2 3,50 26 21 20,75 198,7 3824 154,3 9851 150,5 8655

6 659 ÇİĞDEM HARMAN 12D 2 4 1,00 3 12 0,00 1 3 0,25 1 1 0,75 8 2 7,50 1 5 -0,25 4 2 3,50 3 2 2,50 23 31 15,25 195,9 4098 169,8 9090 150,8 8644

7 703 FATMANUR NACAR 12D 2 3 1,25 9 6 7,50 2 5 0,75 3 3 2,25 4 6 2,50 5 5 3,75 0 5 -1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 31 36 22,00 192,1 4506 146,0 10057 160,3 7988

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12E SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,16 1,00 0,91 2,29 1,87 1,82 1,07 1,34 0,74 0,91 0,65 0,75 0,71 0,79 0,52 1,44 0,46 1,32 0,47 0,34 0,39 0,64 0,25 0,58 0,82 0,21 0,77 0,00 0,00 0,00 9,51 6,91 7,80 191,9 222,4 199,3

Okul Ortalaması 2,72 2,32 2,14 6,08 3,72 5,15 1,64 3,44 0,78 2,00 1,52 1,62 2,32 2,52 1,69 5,20 1,60 4,80 1,44 1,44 1,08 2,28 0,92 2,05 3,08 0,88 2,86 0,00 0,00 0,00 26,7618,36 22,17 215,5 172,4 178,2

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 535 ŞEYMA DOĞRUYOL 12E 2 4 1,00 5 2 4,50 2 2 1,50 2 2 1,50 1 3 0,25 8 2 7,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 32 17 27,75 247,6 1014 183,1 6902 186,7 5779

2 88 ZEYNEP ZÜLAL YILDIZ 12E 2 4 1,00 13 5 11,75 3 7 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 1 1 0,75 3 1 2,75 4 2 3,50 36 25 29,75 243,6 1132 172,7 8116 193,9 5194

3 1207 AYŞE KARATAŞ 12E 2 4 1,00 13 5 11,75 3 7 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 1 1 0,75 3 1 2,75 4 2 3,50 38 23 32,25 241,2 1203 162,4 9540 191,5 5414

4 1117 BUSE ARSLAN 12E 2 4 1,00 8 3 7,25 3 3 2,25 3 1 2,75 4 5 2,75 9 0 9,00 29 16 25,00 231,9 1500 179,1 7315 197,7 4881

5 856 BETÜL YURTSEVEN 12E 3 2 2,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 3 2 2,50 2 0 2,00 10 10 7,50 160,4 7605 155,9 9815 139,5 9826

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

                                                8 / 8



OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,61 3,31 7,78 1,85 0,78 1,65 2,27 2,59 1,62 1,86 2,27 1,29 2,11 2,86 1,39 16,70 11,81 13,73 191,9 222,4 199,3

Okul Ortalaması 1,60 1,20 1,30 0,28 0,12 0,25 0,40 0,48 0,28 0,16 0,32 0,08 0,20 0,84 -0,01 2,64 2,96 1,90 215,5 172,4 178,2

KATILIMLAR

1 0 ŞEVVAL KİBAR   16 4 15,00 4 2 3,50 2 4 1,00 2 3 1,25 2 0 2,00 26 13 22,75 178,7 5775 256,3 2616 216,8 3426

2 534 EMİNE TURAN 11C 4 1 3,75 2 3 1,25 2 5 0,75 8 9 5,75 227,5 1662 194,6 5860 192,5 5318

3 0 SEYHAN NESIM 12C 4 3 3,25 1 0 1,00 5 3 4,25 174,7 6132 191,6 6100 176,8 6588

4 5 HİLAL K 12 4 5 2,75 1 1 0,75 3 4 2,00 1 3 0,25 1 9 -1,25 10 22 4,50 150,1 9620 184,6 6764 153,1 8482

5 751 EMİNE NUR FİDAN 12C 4 7 2,25 1 0 1,00 2 1 1,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 8 14 4,50 148,0 9721 181,7 7045 149,6 8694

6 1117 BUSE ARSLAN 12E 2 2 1,50 2 2 1,50 231,9 1500 179,1 7315 197,7 4881

7 68 ENES ÜTÜK 12B 0 1 -0,25 0 1 -0,25 283,8 397 174,0 7955 217,0 3410

8 583 BEYZA NUR TURAN 12D 2 2 1,50 2 2 1,50 242,3 1165 167,8 9230 181,4 6202

9 0 NİSA NUR 12 3 2 2,50 3 2 2,50 267,5 634 167,6 9241 216,3 3453

10 0 ÖYLEE 12 0 3 -0,75 0 3 -0,75 204,5 3253 160,6 9633 159,8 8021

11 0 NURDAGÜL ÇELİK 11 0 1 -0,25 0 1 -0,25 218,8 2130 157,9 9751 171,1 7037

12 703 FATMANUR NACAR 12D 1 2 0,50 1 2 0,50 192,1 4506 146,0 10057 160,3 7988

13 786 EBRAR TOPAL 11C 1 0 1,00 1 0 1,00 151,5 9564 140,6 10133 124,6 10112

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
  11 11C 12 12B 12C 12D 12E

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
  11 11C 12 12B 12C 12D 12E



   SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,61 3,31 7,78 1,85 0,78 1,65 2,27 2,59 1,62 1,86 2,27 1,29 2,11 2,86 1,39 16,70 11,81 13,73 191,9 222,4 199,3

Okul Ortalaması 1,60 1,20 1,30 0,28 0,12 0,25 0,40 0,48 0,28 0,16 0,32 0,08 0,20 0,84 -0,01 2,64 2,96 1,90 215,5 172,4 178,2

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 ŞEVVAL KİBAR   16 4 15,00 4 2 3,50 2 4 1,00 2 3 1,25 2 0 2,00 26 13 22,75 178,7 5775 256,3 2616 216,8 3426

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11 SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,61 3,31 7,78 1,85 0,78 1,65 2,27 2,59 1,62 1,86 2,27 1,29 2,11 2,86 1,39 16,70 11,81 13,73 191,9 222,4 199,3

Okul Ortalaması 1,60 1,20 1,30 0,28 0,12 0,25 0,40 0,48 0,28 0,16 0,32 0,08 0,20 0,84 -0,01 2,64 2,96 1,90 215,5 172,4 178,2

SINIF: 11

KATILIMLAR

1 0 NURDAGÜL ÇELİK 11 0 1 -0,25 0 1 -0,25 218,8 2130 157,9 9751 171,1 7037

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11C SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,61 3,31 7,78 1,85 0,78 1,65 2,27 2,59 1,62 1,86 2,27 1,29 2,11 2,86 1,39 16,70 11,81 13,73 191,9 222,4 199,3

Okul Ortalaması 1,60 1,20 1,30 0,28 0,12 0,25 0,40 0,48 0,28 0,16 0,32 0,08 0,20 0,84 -0,01 2,64 2,96 1,90 215,5 172,4 178,2

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 534 EMİNE TURAN 11C 4 1 3,75 2 3 1,25 2 5 0,75 8 9 5,75 227,5 1662 194,6 5860 192,5 5318

2 786 EBRAR TOPAL 11C 1 0 1,00 1 0 1,00 151,5 9564 140,6 10133 124,6 10112

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12 SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,61 3,31 7,78 1,85 0,78 1,65 2,27 2,59 1,62 1,86 2,27 1,29 2,11 2,86 1,39 16,70 11,81 13,73 191,9 222,4 199,3

Okul Ortalaması 1,60 1,20 1,30 0,28 0,12 0,25 0,40 0,48 0,28 0,16 0,32 0,08 0,20 0,84 -0,01 2,64 2,96 1,90 215,5 172,4 178,2

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 5 HİLAL K 12 4 5 2,75 1 1 0,75 3 4 2,00 1 3 0,25 1 9 -1,25 10 22 4,50 150,1 9620 184,6 6764 153,1 8482

2 0 NİSA NUR 12 3 2 2,50 3 2 2,50 267,5 634 167,6 9241 216,3 3453

3 0 ÖYLEE 12 0 3 -0,75 0 3 -0,75 204,5 3253 160,6 9633 159,8 8021

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12B SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,61 3,31 7,78 1,85 0,78 1,65 2,27 2,59 1,62 1,86 2,27 1,29 2,11 2,86 1,39 16,70 11,81 13,73 191,9 222,4 199,3

Okul Ortalaması 1,60 1,20 1,30 0,28 0,12 0,25 0,40 0,48 0,28 0,16 0,32 0,08 0,20 0,84 -0,01 2,64 2,96 1,90 215,5 172,4 178,2

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 68 ENES ÜTÜK 12B 0 1 -0,25 0 1 -0,25 283,8 397 174,0 7955 217,0 3410

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12C SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,61 3,31 7,78 1,85 0,78 1,65 2,27 2,59 1,62 1,86 2,27 1,29 2,11 2,86 1,39 16,70 11,81 13,73 191,9 222,4 199,3

Okul Ortalaması 1,60 1,20 1,30 0,28 0,12 0,25 0,40 0,48 0,28 0,16 0,32 0,08 0,20 0,84 -0,01 2,64 2,96 1,90 215,5 172,4 178,2

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 0 SEYHAN NESIM 12C 4 3 3,25 1 0 1,00 5 3 4,25 174,7 6132 191,6 6100 176,8 6588

2 751 EMİNE NUR FİDAN 12C 4 7 2,25 1 0 1,00 2 1 1,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 8 14 4,50 148,0 9721 181,7 7045 149,6 8694

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12D SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,61 3,31 7,78 1,85 0,78 1,65 2,27 2,59 1,62 1,86 2,27 1,29 2,11 2,86 1,39 16,70 11,81 13,73 191,9 222,4 199,3

Okul Ortalaması 1,60 1,20 1,30 0,28 0,12 0,25 0,40 0,48 0,28 0,16 0,32 0,08 0,20 0,84 -0,01 2,64 2,96 1,90 215,5 172,4 178,2

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 583 BEYZA NUR TURAN 12D 2 2 1,50 2 2 1,50 242,3 1165 167,8 9230 181,4 6202

2 703 FATMANUR NACAR 12D 1 2 0,50 1 2 0,50 192,1 4506 146,0 10057 160,3 7988

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12E SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,61 3,31 7,78 1,85 0,78 1,65 2,27 2,59 1,62 1,86 2,27 1,29 2,11 2,86 1,39 16,70 11,81 13,73 191,9 222,4 199,3

Okul Ortalaması 1,60 1,20 1,30 0,28 0,12 0,25 0,40 0,48 0,28 0,16 0,32 0,08 0,20 0,84 -0,01 2,64 2,96 1,90 215,5 172,4 178,2

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 1117 BUSE ARSLAN 12E 2 2 1,50 2 2 1,50 231,9 1500 179,1 7315 197,7 4881

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,16 1,00 0,91 2,29 1,87 1,82 1,07 1,34 0,74 0,91 0,65 0,75 8,61 3,31 7,78 1,85 0,78 1,65 15,89 8,95 13,65 191,9 222,4 199,3

Okul Ortalaması 2,72 2,32 2,14 6,08 3,72 5,15 1,64 3,44 0,78 2,00 1,52 1,62 1,60 1,20 1,30 0,28 0,12 0,25 14,32 12,32 11,24 215,5 172,4 178,2

KATILIMLAR

1 68 ENES ÜTÜK 12B 5 1 4,75 13 3 12,25 3 6 1,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 24 13 20,75 283,8 397 174,0 7955 217,0 3410

2 0 ŞEVVAL KİBAR   16 4 15,00 4 2 3,50 20 6 18,50 178,7 5775 256,3 2616 216,8 3426

3 0 NİSA NUR 12 4 2 3,50 12 5 10,75 5 5 3,75 5 1 4,75 3 2 2,50 29 15 25,25 267,5 634 167,6 9241 216,3 3453

4 636 SAMET Ö 12B 5 1 4,75 13 4 12,00 3 5 1,75 2 2 1,50 23 12 20,00 271,9 556 170,7 9017 210,7 3858

5 721 MARAZ ALİ 12D 4 2 3,50 12 4 11,00 4 1 3,75 3 2 2,50 23 9 20,75 278,6 452 163,0 9509 205,7 4292

6 0 NUR SENA ÇELİK   5 1 4,75 8 3 7,25 1 8 -1,00 4 1 3,75 18 13 14,75 205,6 3163 177,0 7567 199,9 4704

7 1117 BUSE ARSLAN 12E 2 4 1,00 8 3 7,25 3 3 2,25 3 1 2,75 2 2 1,50 18 13 14,75 231,9 1500 179,1 7315 197,7 4881

8 88 ZEYNEP ZÜLAL YILDIZ 12E 2 4 1,00 13 5 11,75 3 7 1,25 1 4 0,00 19 20 14,00 243,6 1132 172,7 8116 193,9 5194

9 534 EMİNE TURAN 11C 4 2 3,50 1 3 0,25 1 3 0,25 4 0 4,00 4 1 3,75 14 9 11,75 227,5 1662 194,6 5860 192,5 5318

10 1207 AYŞE KARATAŞ 12E 2 4 1,00 13 5 11,75 3 7 1,25 3 2 2,50 21 18 16,50 241,2 1203 162,4 9540 191,5 5414

11 535 ŞEYMA DOĞRUYOL 12E 2 4 1,00 5 2 4,50 2 2 1,50 2 2 1,50 11 10 8,50 247,6 1014 183,1 6902 186,7 5779

12 563 ESLEM AVCI 12D 5 1 4,75 6 2 5,50 1 3 0,25 1 2 0,50 13 8 11,00 220,2 2041 171,1 8993 182,8 6089

13 583 BEYZA NUR TURAN 12D 2 4 1,00 6 3 5,25 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 16 12 13,00 242,3 1165 167,8 9230 181,4 6202

14 0 SEYHAN NESIM 12C 1 3 0,25 2 2 1,50 1 4 0,00 2 1 1,75 4 3 3,25 1 0 1,00 11 13 7,75 174,7 6132 191,6 6100 176,8 6588

15 589 SENANUR KIRIK 12D 4 2 3,50 7 6 5,50 1 7 -0,75 2 3 1,25 14 18 9,50 243,0 1154 166,6 9300 173,4 6876

16 0 NURDAGÜL ÇELİK 11 4 2 3,50 4 6 2,50 2 5 0,75 5 1 4,75 0 1 -0,25 15 15 11,25 218,8 2130 157,9 9751 171,1 7037

17 703 FATMANUR NACAR 12D 2 3 1,25 9 6 7,50 2 5 0,75 3 3 2,25 1 2 0,50 17 19 12,25 192,1 4506 146,0 10057 160,3 7988

18 0 ÖYLEE 12 5 0 5,00 2 5 0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 9 8 7,00 204,5 3253 160,6 9633 159,8 8021

19 5 HİLAL K 12 4 5 2,75 1 1 0,75 5 6 3,50 150,1 9620 184,6 6764 153,1 8482

20 605 V 12 1 5 -0,25 6 7 4,25 1 6 -0,50 2 3 1,25 10 21 4,75 209,2 2850 160,9 9621 152,9 8505

21 659 ÇİĞDEM HARMAN 12D 2 4 1,00 3 12 0,00 1 3 0,25 6 19 1,25 195,9 4098 169,8 9090 150,8 8644

22 516 SÜMEYRA 12D 3 2 2,50 3 1 2,75 1 1 0,75 7 4 6,00 198,7 3824 154,3 9851 150,5 8655

23 751 EMİNE NUR FİDAN 12C 4 7 2,25 1 0 1,00 5 7 3,25 148,0 9721 181,7 7045 149,6 8694

24 856 BETÜL YURTSEVEN 12E 3 2 2,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 4 8 2,00 160,4 7605 155,9 9815 139,5 9826

25 786 EBRAR TOPAL 11C 1 5 -0,25 5 3 4,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 6 12 3,00 151,5 9564 140,6 10133 124,6 10112
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,16 1,00 0,91 2,29 1,87 1,82 1,07 1,34 0,74 0,91 0,65 0,75 8,61 3,31 7,78 1,85 0,78 1,65 15,89 8,95 13,65 191,9 222,4 199,3

Okul Ortalaması 2,72 2,32 2,14 6,08 3,72 5,15 1,64 3,44 0,78 2,00 1,52 1,62 1,60 1,20 1,30 0,28 0,12 0,25 14,32 12,32 11,24 215,5 172,4 178,2

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
  11 11C 12 12B 12C 12D 12E

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
  11 11C 12 12B 12C 12D 12E



   SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,16 1,00 0,91 2,29 1,87 1,82 1,07 1,34 0,74 0,91 0,65 0,75 8,61 3,31 7,78 1,85 0,78 1,65 15,89 8,95 13,65 191,9 222,4 199,3

Okul Ortalaması 2,72 2,32 2,14 6,08 3,72 5,15 1,64 3,44 0,78 2,00 1,52 1,62 1,60 1,20 1,30 0,28 0,12 0,25 14,32 12,32 11,24 215,5 172,4 178,2

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 ŞEVVAL KİBAR   16 4 15,00 4 2 3,50 20 6 18,50 178,7 5775 256,3 2616 216,8 3426

2 0 NUR SENA ÇELİK   5 1 4,75 8 3 7,25 1 8 -1,00 4 1 3,75 18 13 14,75 205,6 3163 177,0 7567 199,9 4704

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11 SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,16 1,00 0,91 2,29 1,87 1,82 1,07 1,34 0,74 0,91 0,65 0,75 8,61 3,31 7,78 1,85 0,78 1,65 15,89 8,95 13,65 191,9 222,4 199,3

Okul Ortalaması 2,72 2,32 2,14 6,08 3,72 5,15 1,64 3,44 0,78 2,00 1,52 1,62 1,60 1,20 1,30 0,28 0,12 0,25 14,32 12,32 11,24 215,5 172,4 178,2

SINIF: 11

KATILIMLAR

1 0 NURDAGÜL ÇELİK 11 4 2 3,50 4 6 2,50 2 5 0,75 5 1 4,75 0 1 -0,25 15 15 11,25 218,8 2130 157,9 9751 171,1 7037

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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11C SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,16 1,00 0,91 2,29 1,87 1,82 1,07 1,34 0,74 0,91 0,65 0,75 8,61 3,31 7,78 1,85 0,78 1,65 15,89 8,95 13,65 191,9 222,4 199,3

Okul Ortalaması 2,72 2,32 2,14 6,08 3,72 5,15 1,64 3,44 0,78 2,00 1,52 1,62 1,60 1,20 1,30 0,28 0,12 0,25 14,32 12,32 11,24 215,5 172,4 178,2

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 534 EMİNE TURAN 11C 4 2 3,50 1 3 0,25 1 3 0,25 4 0 4,00 4 1 3,75 14 9 11,75 227,5 1662 194,6 5860 192,5 5318

2 786 EBRAR TOPAL 11C 1 5 -0,25 5 3 4,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 6 12 3,00 151,5 9564 140,6 10133 124,6 10112

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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12 SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,16 1,00 0,91 2,29 1,87 1,82 1,07 1,34 0,74 0,91 0,65 0,75 8,61 3,31 7,78 1,85 0,78 1,65 15,89 8,95 13,65 191,9 222,4 199,3

Okul Ortalaması 2,72 2,32 2,14 6,08 3,72 5,15 1,64 3,44 0,78 2,00 1,52 1,62 1,60 1,20 1,30 0,28 0,12 0,25 14,32 12,32 11,24 215,5 172,4 178,2

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 NİSA NUR 12 4 2 3,50 12 5 10,75 5 5 3,75 5 1 4,75 3 2 2,50 29 15 25,25 267,5 634 167,6 9241 216,3 3453

2 0 ÖYLEE 12 5 0 5,00 2 5 0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 9 8 7,00 204,5 3253 160,6 9633 159,8 8021

3 5 HİLAL K 12 4 5 2,75 1 1 0,75 5 6 3,50 150,1 9620 184,6 6764 153,1 8482

4 605 V 12 1 5 -0,25 6 7 4,25 1 6 -0,50 2 3 1,25 10 21 4,75 209,2 2850 160,9 9621 152,9 8505

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12B SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,16 1,00 0,91 2,29 1,87 1,82 1,07 1,34 0,74 0,91 0,65 0,75 8,61 3,31 7,78 1,85 0,78 1,65 15,89 8,95 13,65 191,9 222,4 199,3

Okul Ortalaması 2,72 2,32 2,14 6,08 3,72 5,15 1,64 3,44 0,78 2,00 1,52 1,62 1,60 1,20 1,30 0,28 0,12 0,25 14,32 12,32 11,24 215,5 172,4 178,2

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 68 ENES ÜTÜK 12B 5 1 4,75 13 3 12,25 3 6 1,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 24 13 20,75 283,8 397 174,0 7955 217,0 3410

2 636 SAMET Ö 12B 5 1 4,75 13 4 12,00 3 5 1,75 2 2 1,50 23 12 20,00 271,9 556 170,7 9017 210,7 3858

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12C SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,16 1,00 0,91 2,29 1,87 1,82 1,07 1,34 0,74 0,91 0,65 0,75 8,61 3,31 7,78 1,85 0,78 1,65 15,89 8,95 13,65 191,9 222,4 199,3

Okul Ortalaması 2,72 2,32 2,14 6,08 3,72 5,15 1,64 3,44 0,78 2,00 1,52 1,62 1,60 1,20 1,30 0,28 0,12 0,25 14,32 12,32 11,24 215,5 172,4 178,2

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 0 SEYHAN NESIM 12C 1 3 0,25 2 2 1,50 1 4 0,00 2 1 1,75 4 3 3,25 1 0 1,00 11 13 7,75 174,7 6132 191,6 6100 176,8 6588

2 751 EMİNE NUR FİDAN 12C 4 7 2,25 1 0 1,00 5 7 3,25 148,0 9721 181,7 7045 149,6 8694

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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12D SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,16 1,00 0,91 2,29 1,87 1,82 1,07 1,34 0,74 0,91 0,65 0,75 8,61 3,31 7,78 1,85 0,78 1,65 15,89 8,95 13,65 191,9 222,4 199,3

Okul Ortalaması 2,72 2,32 2,14 6,08 3,72 5,15 1,64 3,44 0,78 2,00 1,52 1,62 1,60 1,20 1,30 0,28 0,12 0,25 14,32 12,32 11,24 215,5 172,4 178,2

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 721 MARAZ ALİ 12D 4 2 3,50 12 4 11,00 4 1 3,75 3 2 2,50 23 9 20,75 278,6 452 163,0 9509 205,7 4292

2 563 ESLEM AVCI 12D 5 1 4,75 6 2 5,50 1 3 0,25 1 2 0,50 13 8 11,00 220,2 2041 171,1 8993 182,8 6089

3 583 BEYZA NUR TURAN 12D 2 4 1,00 6 3 5,25 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 16 12 13,00 242,3 1165 167,8 9230 181,4 6202

4 589 SENANUR KIRIK 12D 4 2 3,50 7 6 5,50 1 7 -0,75 2 3 1,25 14 18 9,50 243,0 1154 166,6 9300 173,4 6876

5 703 FATMANUR NACAR 12D 2 3 1,25 9 6 7,50 2 5 0,75 3 3 2,25 1 2 0,50 17 19 12,25 192,1 4506 146,0 10057 160,3 7988

6 659 ÇİĞDEM HARMAN 12D 2 4 1,00 3 12 0,00 1 3 0,25 6 19 1,25 195,9 4098 169,8 9090 150,8 8644

7 516 SÜMEYRA 12D 3 2 2,50 3 1 2,75 1 1 0,75 7 4 6,00 198,7 3824 154,3 9851 150,5 8655

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12E SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA KEÇİÖREN ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK AYT 2 25 91 380 10284

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,16 1,00 0,91 2,29 1,87 1,82 1,07 1,34 0,74 0,91 0,65 0,75 8,61 3,31 7,78 1,85 0,78 1,65 15,89 8,95 13,65 191,9 222,4 199,3

Okul Ortalaması 2,72 2,32 2,14 6,08 3,72 5,15 1,64 3,44 0,78 2,00 1,52 1,62 1,60 1,20 1,30 0,28 0,12 0,25 14,32 12,32 11,24 215,5 172,4 178,2

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 1117 BUSE ARSLAN 12E 2 4 1,00 8 3 7,25 3 3 2,25 3 1 2,75 2 2 1,50 18 13 14,75 231,9 1500 179,1 7315 197,7 4881

2 88 ZEYNEP ZÜLAL YILDIZ 12E 2 4 1,00 13 5 11,75 3 7 1,25 1 4 0,00 19 20 14,00 243,6 1132 172,7 8116 193,9 5194

3 1207 AYŞE KARATAŞ 12E 2 4 1,00 13 5 11,75 3 7 1,25 3 2 2,50 21 18 16,50 241,2 1203 162,4 9540 191,5 5414

4 535 ŞEYMA DOĞRUYOL 12E 2 4 1,00 5 2 4,50 2 2 1,50 2 2 1,50 11 10 8,50 247,6 1014 183,1 6902 186,7 5779

5 856 BETÜL YURTSEVEN 12E 3 2 2,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 4 8 2,00 160,4 7605 155,9 9815 139,5 9826

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 2

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR SENA ÇELİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
205,580 191,920 1 15 51 124 3163

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

SAY
176,990 222,390 2 8 67 282 7567

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

EA
199,875 199,300 2 6 48 158 4704

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

Katılımlar: 2 25 91 380 10284

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,38 2,14 0,91

Edebiyat 18 8 3 7,25 40 3,62 5,15 1,82

Tarih-1 10 1 8 -1,00 -10 -0,50 0,78 0,74

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 1,88 1,62 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 13 14,75 37 7,38 9,69 4,21

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,00 1,69 0,52

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 0,50 4,80 1,32

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 1,08 0,39

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 2,05 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 2,86 0,77

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 1 0 1,00 3 0,50 12,48 3,58

Toplam: 280 64 27 57,25 20 69,25 57,25 71,84

Edebiyat-Sosyal-1 DAEaEE d  D   eBCB BCCBbba cbeddbBEaCCA 

Cevap Anahtarı A DAECEEECBBDBECABCBCBCCBEDBEBDAECDBECCCAD

Sosyal-2             D                                 

Cevap Anahtarı A EBDCDEABECDCDCDCEDDABCABDCAEEBCADCABCDCDBAEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 6 1 1 17
ŞİİR 2 0 1 0
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 1 0 100
ELEŞTİRİ 1 1 0 100
ŞİİR 2 1 0 50
ROMAN 2 2 0 100
ROMAN 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 5 1 0 20
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 2 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 2

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL KİBAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
178,715 191,920 2 20 69 218 5775

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

SAY
256,295 222,390 1 1 6 61 2616

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

EA
216,795 199,300 1 2 35 102 3426

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

Katılımlar: 2 25 91 380 10284

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 16 4 15,00 50 7,50 1,30 7,78

Matematik-2 10 4 2 3,50 35 1,75 0,25 1,65

Matematik 40 20 6 18,50 46 9,25 1,55 9,43

Fizik 14 2 4 1,00 7 0,50 0,28 1,62

Kimya 13 2 3 1,25 10 0,62 0,08 1,29

Biyoloji 13 2 0 2,00 15 1,00 -0,01 1,39

Fen Bilimleri 40 6 7 4,25 11 2,12 0,35 4,30

Toplam: 280 91 39 81,25 29 69,25 57,25 71,84

Matematik  CBcACBADBAECA  CBBd   E    daEaEaE  D  

Cevap Anahtarı A BCBDACBADBAECAAECBBBAEBEEDDDCEEBECECDDCA

Fen Bilimleri a  d bDb  C   a   c   d B E         C D 

Cevap Anahtarı A DCCBECDDDECEBDBDDCBCECBABDECABACEBAECDDB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
TÜREV 4 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 1 3 25
ANALİTİK GEOMETRİ 6 3 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 3 0 2 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 0 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 2 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 5 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 2

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURDAGÜL ÇELİK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
218,750 191,920 1 13 47 94 2130

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

SAY
157,925 222,390 1 21 87 356 9751

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

EA
171,068 199,300 1 16 70 278 7037

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

Katılımlar: 1 25 91 380 10284

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,50 2,14 0,91

Edebiyat 18 4 6 2,50 14 2,50 5,15 1,82

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 0,75 0,78 0,74

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,75 1,62 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 14 11,50 29 11,50 9,69 4,21

Tarih-2 11 3 5 1,75 16 1,75 1,69 0,52

Coğrafya-2 11 8 2 7,50 68 7,50 4,80 1,32

Felsefe 6 3 2 2,50 42 2,50 1,08 0,39

Felsefe Grubu 6 1 5 -0,25 -4 -0,25 2,05 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 2,50 2,86 0,77

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 18 16 14,00 35 14,00 12,48 3,58

Matematik-2 30 0 1 -0,25 -1 -0,25 1,30 7,78

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,00 0,25 1,65

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 -0,25 1,55 9,43

Toplam: 280 66 58 51,50 18 51,50 57,25 71,84

Edebiyat-Sosyal-1 cAECbEE c   dCea  C dC aDa cab  aBECCeAD

Cevap Anahtarı A DAECEEECBBDBECABCBCBCCBEDBEBDAECDBECCCAD

Sosyal-2 Ec CeEc c aCDCaCEDD cCc DCbEbcecDeABaeC       

Cevap Anahtarı A EBDCDEABECDCDCDCEDDABCABDCAEEBCADCABCDCDBAEDCB

Matematik                             d           

Cevap Anahtarı A BCBDACBADBAECAAECBBBAEBEEDDDCEEBECECDDCA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 6 1 4 17
ŞİİR 2 1 0 50
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 0 0
ELEŞTİRİ 1 0 0 0
ŞİİR 2 1 1 50
ROMAN 2 1 0 50
ROMAN 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 5 4 1 80
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 1 1 33
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 1 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 1 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 1 0
MANTIĞA GİRİŞ 2 1 1 50
KLASİK MANTIK 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 2

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR TOPAL 786 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,458 191,920 2 23 88 355 9564

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

SAY
140,583 222,390 2 25 91 377 10133

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

EA
124,640 199,300 2 25 91 377 10112

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

Katılımlar: 2 25 91 380 10284

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 1,62 2,14 0,91

Edebiyat 18 5 3 4,25 24 2,25 5,15 1,82

Tarih-1 10 0 3 -0,75 -8 -0,25 0,78 0,74

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 1,88 1,62 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 12 3,00 8 5,50 9,69 4,21

Tarih-2 11 1 1 0,75 7 0,38 1,69 0,52

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 3,75 4,80 1,32

Felsefe 6 2 1 1,75 29 1,75 1,08 0,39

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,50 2,05 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 4,12 2,86 0,77

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 8 4 7,00 18 10,50 12,48 3,58

Fizik 14 1 0 1,00 7 1,12 0,28 1,62

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 0,08 1,29

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,38 -0,01 1,39

Fen Bilimleri 40 1 0 1,00 3 1,50 0,35 4,30

Toplam: 280 32 48 20,00 7 45,88 57,25 71,84

Edebiyat-Sosyal-1 ecaCbd  c  a      dBCCBE a c     a  e   

Cevap Anahtarı A DAECEEECBBDBECABCBCBCCBEDBEBDAECDBECCCAD

Sosyal-2    Ce                CbBD         ABaDbD      

Cevap Anahtarı A EBDCDEABECDCDCDCEDDABCABDCAEEBCADCABCDCDBAEDCB

Fen Bilimleri  C                                      

Cevap Anahtarı A DCCBECDDDECEBDBDDCBCECBABDECABACEBAECDDB
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 6 0 1 0
ŞİİR 2 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 0 0
ELEŞTİRİ 1 0 0 0
ŞİİR 2 1 1 50
ROMAN 2 2 0 100
ROMAN 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 5 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 2 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 3 1 0 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 5 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 2

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE TURAN 534 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
227,485 191,920 1 11 44 83 1662

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

SAY
194,578 222,390 1 2 43 194 5860

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

EA
192,535 199,300 1 9 54 184 5318

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

Katılımlar: 2 25 91 380 10284

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,62 2,14 0,91

Edebiyat 18 1 3 0,25 1 2,25 5,15 1,82

Tarih-1 10 1 3 0,25 3 -0,25 0,78 0,74

Coğrafya-1 6 4 0 4,00 67 1,88 1,62 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 8 8,00 20 5,50 9,69 4,21

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,38 1,69 0,52

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 3,75 4,80 1,32

Felsefe 6 2 1 1,75 29 1,75 1,08 0,39

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,50 2,05 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,12 2,86 0,77

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 15 4 14,00 35 10,50 12,48 3,58

Matematik-2 30 4 1 3,75 13 1,88 1,30 7,78

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,00 0,25 1,65

Matematik 40 4 1 3,75 9 1,88 1,55 9,43

Fizik 14 2 3 1,25 9 1,12 0,28 1,62

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 0,08 1,29

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 0,38 -0,01 1,39

Fen Bilimleri 40 4 8 2,00 5 1,50 0,35 4,30

Toplam: 280 82 41 71,75 26 45,88 57,25 71,84

Edebiyat-Sosyal-1 DbEbEE       e     B ba    c   aeBECC A 

Cevap Anahtarı A DAECEEECBBDBECABCBCBCCBEDBEBDAECDBECCCAD

Sosyal-2            eDCD bDD BC   CcEE     ABdDCD      

Cevap Anahtarı A EBDCDEABECDCDCDCEDDABCABDCAEEBCADCABCDCDBAEDCB

Matematik   BDA B       b                         

Cevap Anahtarı A BCBDACBADBAECAAECBBBAEBEEDDDCEEBECECDDCA

Fen Bilimleri bb B       E a               a abBda D  

Cevap Anahtarı A DCCBECDDDECEBDBDDCBCECBABDECABACEBAECDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 6 0 0 0
ŞİİR 2 0 1 0
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 0 0
ELEŞTİRİ 1 0 0 0
ŞİİR 2 0 0 0
ROMAN 2 1 1 50
ROMAN 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 5 4 0 80
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 1 1 33
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL KURUMLAR 1 1 0 100
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 2 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 3 1 2 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 2

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL K 5 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
150,073 191,920 4 24 89 357 9620

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

SAY
184,595 222,390 1 4 61 240 6764

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

EA
153,128 199,300 3 19 83 330 8482

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

Katılımlar: 4 25 91 380 10284

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 4 5 2,75 9 1,31 1,30 7,78

Matematik-2 10 1 1 0,75 8 0,19 0,25 1,65

Matematik 40 5 6 3,50 9 1,50 1,55 9,43

Fizik 14 3 4 2,00 14 0,50 0,28 1,62

Kimya 13 1 3 0,25 2 0,06 0,08 1,29

Biyoloji 13 1 9 -1,25 -10 -0,50 -0,01 1,39

Fen Bilimleri 40 5 16 1,00 3 0,06 0,35 4,30

Toplam: 280 52 53 38,75 14 52,17 57,25 71,84

Matematik  aB AdB bc   A     e              E   d 

Cevap Anahtarı A BCBDACBADBAECAAECBBBAEBEEDDDCEEBECECDDCA

Fen Bilimleri cC   d D be  DB ca  d      ecae bBba  ce

Cevap Anahtarı A DCCBECDDDECEBDBDDCBCECBABDECABACEBAECDDB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 1 1 17
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 3 1 1 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 2 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 5 0 4 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 2

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
267,452 191,920 1 4 29 39 634

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

SAY
167,634 222,390 2 15 78 333 9241

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

EA
216,348 199,300 1 3 36 105 3453

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

Katılımlar: 4 25 91 380 10284

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,06 2,14 0,91

Edebiyat 18 12 5 10,75 60 3,94 5,15 1,82

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 0,94 0,78 0,74

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,69 1,62 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 13 22,75 57 8,62 9,69 4,21

Tarih-2 11 4 7 2,25 20 1,75 1,69 0,52

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 4,69 4,80 1,32

Felsefe 6 2 4 1,00 17 0,75 1,08 0,39

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 2,69 2,05 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 2,62 2,86 0,77

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 23 17 18,75 47 12,50 12,48 3,58

Matematik-2 30 3 2 2,50 8 1,31 1,30 7,78

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,19 0,25 1,65

Matematik 40 3 2 2,50 6 1,50 1,55 9,43

Toplam: 280 86 57 71,84 26 52,17 57,25 71,84

Edebiyat-Sosyal-1 DbEeEEaaBB BcbABCBCBCaBEDBcceeECeBECCaAD

Cevap Anahtarı A DAECEEECBBDBECABCBCBCCBEDBEBDAECDBECCCAD

Sosyal-2 EdbCDbAedbaCbCDCEDDeBCbaDebEEBeADCABbDbe      

Cevap Anahtarı A EBDCDEABECDCDCDCEDDABCABDCAEEBCADCABCDCDBAEDCB

Matematik  C   aB eB                              

Cevap Anahtarı A BCBDACBADBAECAAECBBBAEBEEDDDCEEBECECDDCA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 6 4 2 67
ŞİİR 2 0 2 0
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 1 0 100
ELEŞTİRİ 1 1 0 100
ŞİİR 2 2 0 100
ROMAN 2 1 1 50
ROMAN 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 5 4 1 80
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 2 1 67
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL KURUMLAR 1 1 0 100
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 1 0 100
BİREY VE TOPLUM 1 0 1 0
MANTIĞA GİRİŞ 2 2 0 100
KLASİK MANTIK 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 2

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYLEE 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
204,540 191,920 3 16 53 130 3253

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

SAY
160,584 222,390 4 20 85 349 9633

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

EA
159,841 199,300 2 18 79 312 8021

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

Katılımlar: 4 25 91 380 10284

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 0 5,00 83 2,06 2,14 0,91

Edebiyat 18 2 5 0,75 4 3,94 5,15 1,82

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 0,94 0,78 0,74

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 1,69 1,62 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 8 7,00 18 8,62 9,69 4,21

Tarih-2 11 2 1 1,75 16 1,75 1,69 0,52

Coğrafya-2 11 5 4 4,00 36 4,69 4,80 1,32

Felsefe 6 2 1 1,75 29 0,75 1,08 0,39

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 2,69 2,05 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 2,62 2,86 0,77

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 16 10 13,50 34 12,50 12,48 3,58

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,50 0,28 1,62

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,06 0,08 1,29

Biyoloji 13 0 3 -0,75 -6 -0,50 -0,01 1,39

Fen Bilimleri 40 0 3 -0,75 -2 0,06 0,35 4,30

Toplam: 280 59 46 47,59 17 52,17 57,25 71,84

Edebiyat-Sosyal-1 D ECEEE c    C   d  db c a Ba     E e   

Cevap Anahtarı A DAECEEECBBDBECABCBCBCCBEDBEBDAECDBECCCAD

Sosyal-2 E  Ca      eDCbC Da aCb  C EEBeA CABaDee      

Cevap Anahtarı A EBDCDEABECDCDCDCEDDABCABDCAEEBCADCABCDCDBAEDCB

Fen Bilimleri                            e d  b       

Cevap Anahtarı A DCCBECDDDECEBDBDDCBCECBABDECABACEBAECDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 6 1 1 17
ŞİİR 2 1 0 50
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 0 0
ELEŞTİRİ 1 0 1 0
ŞİİR 2 0 1 0
ROMAN 2 0 1 0
ROMAN 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 5 3 2 60
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL KURUMLAR 1 1 0 100
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 1 0 100
BİREY VE TOPLUM 1 0 1 0
MANTIĞA GİRİŞ 2 1 0 50
KLASİK MANTIK 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 3 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 5 0 2 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 2

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
V 605 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
209,198 191,920 2 14 50 121 2850

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

SAY
160,850 222,390 3 19 84 348 9621

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

EA
152,870 199,300 4 20 84 331 8505

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

Katılımlar: 4 25 91 380 10284

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 2,06 2,14 0,91

Edebiyat 18 6 7 4,25 24 3,94 5,15 1,82

Tarih-1 10 1 6 -0,50 -5 0,94 0,78 0,74

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 1,69 1,62 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 21 4,75 12 8,62 9,69 4,21

Tarih-2 11 4 4 3,00 27 1,75 1,69 0,52

Coğrafya-2 11 7 3 6,25 57 4,69 4,80 1,32

Felsefe 6 1 3 0,25 4 0,75 1,08 0,39

Felsefe Grubu 6 3 3 2,25 38 2,69 2,05 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 2,62 2,86 0,77

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 21 13 17,75 44 12,50 12,48 3,58

Toplam: 280 66 62 50,50 18 52,17 57,25 71,84

Edebiyat-Sosyal-1 bbcbbE   aDabeb bB BCCBabc abc e BEaebA 

Cevap Anahtarı A DAECEEECBBDBECABCBCBCCBEDBEBDAECDBECCCAD

Sosyal-2 EdDC d dc DCDCDaaeD BCd  aAdEaeAaCABCDCD      

Cevap Anahtarı A EBDCDEABECDCDCDCEDDABCABDCAEEBCADCABCDCDBAEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 6 0 3 0
ŞİİR 2 0 1 0
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
ELEŞTİRİ 1 1 0 100
ŞİİR 2 1 0 50
ROMAN 2 2 0 100
ROMAN 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 5 3 2 60
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 1 1 33
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL KURUMLAR 1 1 0 100
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 1 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 1 0
MANTIĞA GİRİŞ 2 1 1 50
KLASİK MANTIK 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 2

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÜTÜK 68 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
283,768 191,920 1 1 19 21 397

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

SAY
173,995 222,390 1 9 71 300 7955

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

EA
216,985 199,300 1 1 34 101 3410

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

Katılımlar: 2 25 91 380 10284

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,75 2,14 0,91

Edebiyat 18 13 3 12,25 68 12,12 5,15 1,82

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 1,62 0,78 0,74

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 2,00 1,62 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 12 21,00 53 20,50 9,69 4,21

Tarih-2 11 6 3 5,25 48 2,62 1,69 0,52

Coğrafya-2 11 6 0 6,00 55 7,38 4,80 1,32

Felsefe 6 1 2 0,50 8 0,88 1,08 0,39

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 4,50 2,05 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 5,50 2,86 0,77

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 23 5 21,75 54 20,88 12,48 3,58

Matematik-2 30 0 1 -0,25 -1 -0,12 1,30 7,78

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,00 0,25 1,65

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 -0,12 1,55 9,43

Toplam: 280 92 40 82,00 29 79,12 57,25 71,84

Edebiyat-Sosyal-1 DAEbEEEaBBDBcCABCB BCb EbaEcDec eBEaCbA 

Cevap Anahtarı A DAECEEECBBDBECABCBCBCCBEDBEBDAECDBECCCAD

Sosyal-2 EB Ceb BdCDCDCD     BCbaD    B ADCABCDCD      

Cevap Anahtarı A EBDCDEABECDCDCDCEDDABCABDCAEEBCADCABCDCDBAEDCB

Matematik                     c                   

Cevap Anahtarı A BCBDACBADBAECAAECBBBAEBEEDDDCEEBECECDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 6 5 1 83
ŞİİR 2 1 1 50
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 1 0 100
ELEŞTİRİ 1 1 0 100
ŞİİR 2 1 0 50
ROMAN 2 1 1 50
ROMAN 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 5 2 0 40
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 1 0 100
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 2 2 0 100
KLASİK MANTIK 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 2

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET Ö 636 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
271,918 191,920 2 3 27 34 556

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

SAY
170,730 222,390 2 12 74 317 9017

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

EA
210,743 199,300 2 4 38 119 3858

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

Katılımlar: 2 25 91 380 10284

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,75 2,14 0,91

Edebiyat 18 13 4 12,00 67 12,12 5,15 1,82

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 1,62 0,78 0,74

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 2,00 1,62 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 12 20,00 50 20,50 9,69 4,21

Tarih-2 11 2 8 0,00 0 2,62 1,69 0,52

Coğrafya-2 11 9 1 8,75 80 7,38 4,80 1,32

Felsefe 6 2 3 1,25 21 0,88 1,08 0,39

Felsefe Grubu 6 5 0 5,00 83 4,50 2,05 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 5,50 2,86 0,77

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 23 12 20,00 50 20,88 12,48 3,58

Toplam: 280 87 43 76,25 27 79,12 57,25 71,84

Edebiyat-Sosyal-1 ADEEEaaEDBBCBcCBbBC BEbBaEcbc  ABaeEa C 

Cevap Anahtarı B ADEEECCEDBBCBECBABCCBECBBEBDEDCABDCECDCA

Sosyal-2 cE aDabcedeDCbCD BCCED bEcCcDCDA E DCDAB      

Cevap Anahtarı B BECDDBEADECDCDCDABCCEDBAEBCADCDACECDCDABABCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 6 4 2 67
ŞİİR 2 1 1 50
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 1 0 100
ELEŞTİRİ 1 1 0 100
ŞİİR 2 1 0 50
ROMAN 2 1 1 50
ROMAN 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 5 4 1 80
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 2 0 67
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 0 1 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 2 1 0 50
KLASİK MANTIK 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 2

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE NUR FİDAN 751 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
148,010 191,920 2 25 90 362 9721

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

SAY
181,698 222,390 2 6 63 250 7045

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

EA
149,595 199,300 2 23 87 344 8694

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

Katılımlar: 2 25 91 380 10284

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 4 7 2,25 8 2,75 1,30 7,78

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 1,00 0,25 1,65

Matematik 40 5 7 3,25 8 3,75 1,55 9,43

Fizik 14 2 1 1,75 13 0,88 0,28 1,62

Kimya 13 1 2 0,50 4 0,25 0,08 1,29

Biyoloji 13 0 4 -1,00 -8 -0,50 -0,01 1,39

Fen Bilimleri 40 3 7 1,25 3 0,62 0,35 4,30

Toplam: 280 48 45 36,75 13 44,38 57,25 71,84

Matematik B B  dB eB  abca   e              E     

Cevap Anahtarı A BCBDACBADBAECAAECBBBAEBEEDDDCEEBECECDDCA

Fen Bilimleri De B          aDa          a de   d     

Cevap Anahtarı A DCCBECDDDECEBDBDDCBCECBABDECABACEBAECDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 1 0 17
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 5 0 3 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 2

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEYHAN NESIM 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
174,675 191,920 1 21 71 237 6132

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

SAY
191,628 222,390 1 3 47 212 6100

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

EA
176,778 199,300 1 14 65 252 6588

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

Katılımlar: 2 25 91 380 10284

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 3 0,25 4 0,12 2,14 0,91

Edebiyat 18 2 2 1,50 8 0,75 5,15 1,82

Tarih-1 10 1 4 0,00 0 0,00 0,78 0,74

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 0,88 1,62 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 10 3,50 9 1,75 9,69 4,21

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 0,50 1,69 0,52

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,00 4,80 1,32

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 1,08 0,39

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 2,05 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 2,86 0,77

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 1 0 1,00 3 0,50 12,48 3,58

Matematik-2 30 4 3 3,25 11 2,75 1,30 7,78

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 1,00 0,25 1,65

Matematik 40 5 3 4,25 11 3,75 1,55 9,43

Toplam: 280 59 28 52,00 19 44,38 57,25 71,84

Edebiyat-Sosyal-1 Dbdb              dBC  abe  a  a BEa  A 

Cevap Anahtarı A DAECEEECBBDBECABCBCBCCBEDBEBDAECDBECCCAD

Sosyal-2 E                                             

Cevap Anahtarı A EBDCDEABECDCDCDCEDDABCABDCAEEBCADCABCDCDBAEDCB

Matematik eCB cCB c                         E     

Cevap Anahtarı A BCBDACBADBAECAAECBBBAEBEEDDDCEEBECECDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 2 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 6 0 0 0
ŞİİR 2 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 0 0
ELEŞTİRİ 1 0 0 0
ŞİİR 2 1 1 50
ROMAN 2 1 0 50
ROMAN 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 5 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 2 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 1 0 17
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 2

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA NUR TURAN 583 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
242,343 191,920 3 8 38 64 1165

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

SAY
167,815 222,390 3 14 77 331 9230

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

EA
181,448 199,300 3 13 63 234 6202

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

Katılımlar: 7 25 91 380 10284

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 4 1,00 17 2,50 2,14 0,91

Edebiyat 18 6 3 5,25 29 5,36 5,15 1,82

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 1,11 0,78 0,74

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 1,29 1,62 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 10 11,50 29 10,25 9,69 4,21

Tarih-2 11 3 3 2,25 20 2,14 1,69 0,52

Coğrafya-2 11 8 2 7,50 68 5,93 4,80 1,32

Felsefe 6 4 0 4,00 67 1,75 1,08 0,39

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 2,89 2,05 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,75 2,86 0,77

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 22 8 20,00 50 16,46 12,48 3,58

Matematik-2 30 2 2 1,50 5 0,29 1,30 7,78

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,00 0,25 1,65

Matematik 40 2 2 1,50 4 0,29 1,55 9,43

Toplam: 280 74 42 63,50 23 56,07 57,25 71,84

Edebiyat-Sosyal-1 bbdbEE   B a  b  B BCCBaD  c A C B CCed 

Cevap Anahtarı A DAECEEECBBDBECABCBCBCCBEDBEBDAECDBECCCAD

Sosyal-2 E  Ce  Bb aCbC aEDDABC  DCAEEBe bCABbD D      

Cevap Anahtarı A EBDCDEABECDCDCDCEDDABCABDCAEEBCADCABCDCDBAEDCB

Matematik   d AbB                                 

Cevap Anahtarı A BCBDACBADBAECAAECBBBAEBEEDDDCEEBECECDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 6 1 1 17
ŞİİR 2 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 0 0
ELEŞTİRİ 1 1 0 100
ŞİİR 2 1 0 50
ROMAN 2 2 0 100
ROMAN 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 5 2 2 40
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 3 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL KURUMLAR 1 1 0 100
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 1 0 100
BİREY VE TOPLUM 1 0 1 0
MANTIĞA GİRİŞ 2 0 1 0
KLASİK MANTIK 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 2

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇİĞDEM HARMAN 659 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
195,895 191,920 6 18 58 165 4098

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

SAY
169,810 222,390 2 13 75 322 9090

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

EA
150,830 199,300 6 21 85 340 8644

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

Katılımlar: 7 25 91 380 10284

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 4 1,00 17 2,50 2,14 0,91

Edebiyat 18 3 12 0,00 0 5,36 5,15 1,82

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,11 0,78 0,74

Coğrafya-1 6 1 3 0,25 4 1,29 1,62 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 19 1,25 3 10,25 9,69 4,21

Tarih-2 11 1 1 0,75 7 2,14 1,69 0,52

Coğrafya-2 11 8 2 7,50 68 5,93 4,80 1,32

Felsefe 6 1 5 -0,25 -4 1,75 1,08 0,39

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 2,89 2,05 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 3,75 2,86 0,77

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 17 12 14,00 35 16,46 12,48 3,58

Toplam: 280 64 52 51,00 18 56,07 57,25 71,84

Edebiyat-Sosyal-1 DbdaEdaada ebdb CeCdCe a          Eed d 

Cevap Anahtarı A DAECEEECBBDBECABCBCBCCBEDBEBDAECDBECCCAD

Sosyal-2 E        b CDCDaEDe BCbaaebEEBdcDCABaDe       

Cevap Anahtarı A EBDCDEABECDCDCDCEDDABCABDCAEEBCADCABCDCDBAEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 6 0 5 0
ŞİİR 2 0 2 0
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 1 0 100
ELEŞTİRİ 1 0 1 0
ŞİİR 2 2 0 100
ROMAN 2 0 2 0
ROMAN 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 5 3 2 60
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 2 0 67
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL KURUMLAR 1 1 0 100
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 1 0 100
BİREY VE TOPLUM 1 0 1 0
MANTIĞA GİRİŞ 2 1 1 50
KLASİK MANTIK 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 2

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESLEM AVCI 563 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
220,183 191,920 4 12 46 92 2041

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

SAY
171,125 222,390 1 11 73 316 8993

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

EA
182,753 199,300 2 12 62 229 6089

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

Katılımlar: 7 25 91 380 10284

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,50 2,14 0,91

Edebiyat 18 6 2 5,50 31 5,36 5,15 1,82

Tarih-1 10 1 3 0,25 3 1,11 0,78 0,74

Coğrafya-1 6 1 2 0,50 8 1,29 1,62 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 8 11,00 28 10,25 9,69 4,21

Tarih-2 11 1 1 0,75 7 2,14 1,69 0,52

Coğrafya-2 11 6 2 5,50 50 5,93 4,80 1,32

Felsefe 6 1 1 0,75 13 1,75 1,08 0,39

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 2,89 2,05 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 3,75 2,86 0,77

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 13 6 11,50 29 16,46 12,48 3,58

Toplam: 280 65 23 59,25 21 56,07 57,25 71,84

Edebiyat-Sosyal-1 DAEeEEE a    C   B aCC Eb   e   cBE e e 

Cevap Anahtarı A DAECEEECBBDBECABCBCBCCBEDBEBDAECDBECCCAD

Sosyal-2 E       d  eDCe ED  BC   a EE e  CABa C       

Cevap Anahtarı A EBDCDEABECDCDCDCEDDABCABDCAEEBCADCABCDCDBAEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 6 1 1 17
ŞİİR 2 1 0 50
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 0 0
ELEŞTİRİ 1 1 0 100
ŞİİR 2 1 0 50
ROMAN 2 1 1 50
ROMAN 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 5 2 1 40
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 2 0 67
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL KURUMLAR 1 1 0 100
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 1 0
MANTIĞA GİRİŞ 2 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 2

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR NACAR 703 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
192,078 191,920 7 19 60 177 4506

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

SAY
145,983 222,390 7 24 90 375 10057

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

EA
160,315 199,300 5 17 78 310 7988

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

Katılımlar: 7 25 91 380 10284

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 3 1,25 21 2,50 2,14 0,91

Edebiyat 18 9 6 7,50 42 5,36 5,15 1,82

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 1,11 0,78 0,74

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,29 1,62 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 17 11,75 29 10,25 9,69 4,21

Tarih-2 11 4 6 2,50 23 2,14 1,69 0,52

Coğrafya-2 11 5 5 3,75 34 5,93 4,80 1,32

Felsefe 6 0 5 -1,25 -21 1,75 1,08 0,39

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 2,89 2,05 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 3,75 2,86 0,77

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 15 19 10,25 26 16,46 12,48 3,58

Matematik-2 30 1 2 0,50 2 0,29 1,30 7,78

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,00 0,25 1,65

Matematik 40 1 2 0,50 1 0,29 1,55 9,43

Toplam: 280 56 75 37,25 13 56,07 57,25 71,84

Edebiyat-Sosyal-1 Dbcd Ea BBDadCeB  CBCCdbDa ac dC cEaCbAe

Cevap Anahtarı A DAECEEECBBDBECABCBCBCCBEDBEBDAECDBECCCAD

Sosyal-2 EB CedcBddcaeCbaEDD cC ababdEad DCABaD        

Cevap Anahtarı A EBDCDEABECDCDCDCEDDABCABDCAEEBCADCABCDCDBAEDCB

Matematik a     B                  a              

Cevap Anahtarı A BCBDACBADBAECAAECBBBAEBEEDDDCEEBECECDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 1 2 25

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 6 3 3 50
ŞİİR 2 1 0 50
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 0 0
ELEŞTİRİ 1 0 0 0
ŞİİR 2 2 0 100
ROMAN 2 2 0 100
ROMAN 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 5 2 3 40
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 1 1 33
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL KURUMLAR 1 1 0 100
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 1 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 1 0
MANTIĞA GİRİŞ 2 1 0 50
KLASİK MANTIK 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 2

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MARAZ ALİ 721 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
278,643 191,920 1 2 22 26 452

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

SAY
162,975 222,390 5 17 82 343 9509

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

EA
205,650 199,300 1 5 44 137 4292

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

Katılımlar: 7 25 91 380 10284

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,50 2,14 0,91

Edebiyat 18 12 4 11,00 61 5,36 5,15 1,82

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 1,11 0,78 0,74

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,29 1,62 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 9 20,75 52 10,25 9,69 4,21

Tarih-2 11 3 2 2,50 23 2,14 1,69 0,52

Coğrafya-2 11 7 3 6,25 57 5,93 4,80 1,32

Felsefe 6 5 1 4,75 79 1,75 1,08 0,39

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 2,89 2,05 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 3,75 2,86 0,77

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 25 8 23,00 58 16,46 12,48 3,58

Toplam: 280 84 41 73,75 26 56,07 57,25 71,84

Edebiyat-Sosyal-1 DbEaEEdCB DacCAB BCBCdBE  EB   CeBEadC D

Cevap Anahtarı A DAECEEECBBDBECABCBCBCCBEDBEBDAECDBECCCAD

Sosyal-2 E  Ceb  E  CDCeeEeD BCbBDCAEEaeADCABCDCD      

Cevap Anahtarı A EBDCDEABECDCDCDCEDDABCABDCAEEBCADCABCDCDBAEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 6 3 2 50
ŞİİR 2 2 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 0 0
ELEŞTİRİ 1 1 0 100
ŞİİR 2 2 0 100
ROMAN 2 1 1 50
ROMAN 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 5 2 3 40
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 2 0 67
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL KURUMLAR 1 1 0 100
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 1 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 1 0
MANTIĞA GİRİŞ 2 2 0 100
KLASİK MANTIK 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 2

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENANUR KIRIK 589 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
243,010 191,920 2 7 37 63 1154

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

SAY
166,613 222,390 4 16 81 338 9300

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

EA
173,415 199,300 4 15 68 267 6876

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

Katılımlar: 7 25 91 380 10284

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,50 2,14 0,91

Edebiyat 18 7 6 5,50 31 5,36 5,15 1,82

Tarih-1 10 1 7 -0,75 -8 1,11 0,78 0,74

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 1,29 1,62 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 18 9,50 24 10,25 9,69 4,21

Tarih-2 11 5 5 3,75 34 2,14 1,69 0,52

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 5,93 4,80 1,32

Felsefe 6 3 1 2,75 46 1,75 1,08 0,39

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 2,89 2,05 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 3,75 2,86 0,77

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 24 9 21,75 54 16,46 12,48 3,58

Toplam: 280 76 47 64,25 23 56,07 57,25 71,84

Edebiyat-Sosyal-1 DbEdEE  B  caCAB aCBCbabbacced b BEaebA 

Cevap Anahtarı A DAECEEECBBDBECABCBCBCCBEDBEBDAECDBECCCAD

Sosyal-2 EBeCDbA deeCDCbeEDDABCAe C EE e  CAB DCD      

Cevap Anahtarı A EBDCDEABECDCDCDCEDDABCABDCAEEBCADCABCDCDBAEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 6 3 1 50
ŞİİR 2 1 0 50
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 0 0
ELEŞTİRİ 1 0 1 0
ŞİİR 2 2 0 100
ROMAN 2 1 1 50
ROMAN 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 5 3 2 60
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 3 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL KURUMLAR 1 1 0 100
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 1 0
MANTIĞA GİRİŞ 2 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 2

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYRA 516 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
198,703 191,920 5 17 56 151 3824

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

SAY
154,310 222,390 6 23 89 363 9851

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

EA
150,468 199,300 7 22 86 341 8655

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

Katılımlar: 7 25 91 380 10284

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 2 2,50 42 2,50 2,14 0,91

Edebiyat 18 3 1 2,75 15 5,36 5,15 1,82

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,11 0,78 0,74

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 1,29 1,62 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 4 6,00 15 10,25 9,69 4,21

Tarih-2 11 4 6 2,50 23 2,14 1,69 0,52

Coğrafya-2 11 4 6 2,50 23 5,93 4,80 1,32

Felsefe 6 2 2 1,50 25 1,75 1,08 0,39

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 2,89 2,05 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,75 2,86 0,77

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 19 17 14,75 37 16,46 12,48 3,58

Toplam: 280 55 46 43,50 16 56,07 57,25 71,84

Edebiyat-Sosyal-1 bAc EE     Bb      BC              eC   

Cevap Anahtarı A DAECEEECBBDBECABCBCBCCBEDBEBDAECDBECCCAD

Sosyal-2 EBDCadce baebCe dDaeBC  beAEEaCADCABaDCe      

Cevap Anahtarı A EBDCDEABECDCDCDCEDDABCABDCAEEBCADCABCDCDBAEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 6 0 1 0
ŞİİR 2 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 0 0
ELEŞTİRİ 1 0 0 0
ŞİİR 2 1 0 50
ROMAN 2 1 0 50
ROMAN 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 5 1 3 20
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 1 2 33
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL KURUMLAR 1 1 0 100
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 1 0
BİREY VE TOPLUM 1 1 0 100
MANTIĞA GİRİŞ 2 2 0 100
KLASİK MANTIK 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 2

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE KARATAŞ 1207 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
241,228 191,920 3 9 39 65 1203

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

SAY
162,448 222,390 4 18 83 346 9540

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

EA
191,460 199,300 3 10 56 193 5414

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

Katılımlar: 5 25 91 380 10284

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 4 1,00 17 1,30 2,14 0,91

Edebiyat 18 13 5 11,75 65 7,10 5,15 1,82

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 1,10 0,78 0,74

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,35 1,62 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 18 16,50 41 10,85 9,69 4,21

Tarih-2 11 4 1 3,75 34 2,30 1,69 0,52

Coğrafya-2 11 5 0 5,00 45 5,80 4,80 1,32

Felsefe 6 1 1 0,75 13 0,80 1,08 0,39

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 2,10 2,05 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,60 2,86 0,77

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 17 5 15,75 39 13,60 12,48 3,58

Toplam: 280 74 49 61,75 22 60,25 57,25 71,84

Edebiyat-Sosyal-1 bAbbaEbdBBDBECbBaBCBCCBbbaEBbdcCedEaeCA 

Cevap Anahtarı A DAECEEECBBDBECABCBCBCCBEDBEBDAECDBECCCAD

Sosyal-2 EBD D     a DC C    BC    bEEa  DCABdDCe      

Cevap Anahtarı A EBDCDEABECDCDCDCEDDABCABDCAEEBCADCABCDCDBAEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 6 4 2 67
ŞİİR 2 1 1 50
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
ELEŞTİRİ 1 1 0 100
ŞİİR 2 2 0 100
ROMAN 2 2 0 100
ROMAN 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 5 2 0 40
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL KURUMLAR 1 1 0 100
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 1 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 2 1 0 50
KLASİK MANTIK 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 2

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL YURTSEVEN 856 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
160,405 191,920 5 22 86 288 7605

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

SAY
155,928 222,390 5 22 88 359 9815

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

EA
139,460 199,300 5 24 90 364 9826

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

Katılımlar: 5 25 91 380 10284

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 2 2,50 42 1,30 2,14 0,91

Edebiyat 18 1 3 0,25 1 7,10 5,15 1,82

Tarih-1 10 0 3 -0,75 -8 1,10 0,78 0,74

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,35 1,62 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 8 2,00 5 10,85 9,69 4,21

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 2,30 1,69 0,52

Coğrafya-2 11 3 2 2,50 23 5,80 4,80 1,32

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,80 1,08 0,39

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 2,10 2,05 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 2,60 2,86 0,77

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 6 2 5,50 14 13,60 12,48 3,58

Toplam: 280 38 26 31,50 11 60,25 57,25 71,84

Edebiyat-Sosyal-1 Dbc EE  Ba           b d      dde       

Cevap Anahtarı A DAECEEECBBDBECABCBCBCCBEDBEBDAECDBECCCAD

Sosyal-2 E           bCc     BC            AB          

Cevap Anahtarı A EBDCDEABECDCDCDCEDDABCABDCAEEBCADCABCDCDBAEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 6 1 1 17
ŞİİR 2 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 0 0
ELEŞTİRİ 1 0 0 0
ŞİİR 2 0 0 0
ROMAN 2 0 1 0
ROMAN 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 5 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 2 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 2

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE ARSLAN 1117 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
231,855 191,920 4 10 41 74 1500

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

SAY
179,065 222,390 2 7 65 263 7315

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

EA
197,723 199,300 1 7 50 164 4881

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

Katılımlar: 5 25 91 380 10284

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 4 1,00 17 1,30 2,14 0,91

Edebiyat 18 8 3 7,25 40 7,10 5,15 1,82

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 1,10 0,78 0,74

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 1,35 1,62 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 11 13,25 33 10,85 9,69 4,21

Tarih-2 11 4 5 2,75 25 2,30 1,69 0,52

Coğrafya-2 11 9 0 9,00 82 5,80 4,80 1,32

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,80 1,08 0,39

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 2,10 2,05 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 2,60 2,86 0,77

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 13 5 11,75 29 13,60 12,48 3,58

Matematik-2 30 2 2 1,50 5 0,30 1,30 7,78

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,00 0,25 1,65

Matematik 40 2 2 1,50 4 0,30 1,55 9,43

Toplam: 280 73 28 66,00 24 60,25 57,25 71,84

Edebiyat-Sosyal-1 DbEbbdb  B B C BC CBCb aD cBeb   BEaC A 

Cevap Anahtarı A DAECEEECBBDBECABCBCBCCBEDBEBDAECDBECCCAD

Sosyal-2 EB CDbcad cCDC CEDD BC                        

Cevap Anahtarı A EBDCDEABECDCDCDCEDDABCABDCAEEBCADCABCDCDBAEDCB

Matematik    e CB b                               

Cevap Anahtarı A BCBDACBADBAECAAECBBBAEBEEDDDCEEBECECDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 6 2 1 33
ŞİİR 2 1 0 50
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 1 0 100
ELEŞTİRİ 1 0 0 0
ŞİİR 2 2 0 100
ROMAN 2 1 1 50
ROMAN 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 5 4 0 80
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 2 0 67
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 2 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 2

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA DOĞRUYOL 535 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
247,565 191,920 1 5 35 58 1014

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

SAY
183,060 222,390 1 5 62 246 6902

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

EA
186,728 199,300 4 11 59 214 5779

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

Katılımlar: 5 25 91 380 10284

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 4 1,00 17 1,30 2,14 0,91

Edebiyat 18 5 2 4,50 25 7,10 5,15 1,82

Tarih-1 10 2 2 1,50 15 1,10 0,78 0,74

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 1,35 1,62 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 10 8,50 21 10,85 9,69 4,21

Tarih-2 11 1 3 0,25 2 2,30 1,69 0,52

Coğrafya-2 11 8 2 7,50 68 5,80 4,80 1,32

Felsefe 6 3 2 2,50 42 0,80 1,08 0,39

Felsefe Grubu 6 5 0 5,00 83 2,10 2,05 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 2,60 2,86 0,77

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 21 7 19,25 48 13,60 12,48 3,58

Toplam: 280 81 27 74,25 27 60,25 57,25 71,84

Edebiyat-Sosyal-1 bcdbEE       Cb   CBCC b   Be  C eEaCb  

Cevap Anahtarı A DAECEEECBBDBECABCBCBCCBEDBEBDAECDBECCCAD

Sosyal-2 E    d  c ee CDeEDDABCAa eAEE CADCAB DC       

Cevap Anahtarı A EBDCDEABECDCDCDCEDDABCABDCAEEBCADCABCDCDBAEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 6 0 1 0
ŞİİR 2 1 0 50
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 0 0
ELEŞTİRİ 1 0 0 0
ŞİİR 2 2 0 100
ROMAN 2 2 0 100
ROMAN 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 5 3 1 60
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 3 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL KURUMLAR 1 1 0 100
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 1 0 100
MANTIĞA GİRİŞ 2 2 0 100
KLASİK MANTIK 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 2

ANKARA / KEÇİÖREN / ETLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ZÜLAL YILDIZ 88 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
243,600 191,920 2 6 36 61 1132

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

SAY
172,723 222,390 3 10 72 312 8116

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

EA
193,923 199,300 2 8 53 178 5194

Puanı Hesaplanan: 25 91 378 10242

Katılımlar: 5 25 91 380 10284

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 4 1,00 17 1,30 2,14 0,91

Edebiyat 18 13 5 11,75 65 7,10 5,15 1,82

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 1,10 0,78 0,74

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 1,35 1,62 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 20 14,00 35 10,85 9,69 4,21

Tarih-2 11 4 1 3,75 34 2,30 1,69 0,52

Coğrafya-2 11 5 0 5,00 45 5,80 4,80 1,32

Felsefe 6 1 1 0,75 13 0,80 1,08 0,39

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 2,10 2,05 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,60 2,86 0,77

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 17 5 15,75 39 13,60 12,48 3,58

Toplam: 280 79 45 67,75 24 60,25 57,25 71,84

Edebiyat-Sosyal-1 bAbbaEbdBBDBECbBaBCBCCBbbaEBbdcCedEaadc 

Cevap Anahtarı A DAECEEECBBDBECABCBCBCCBEDBEBDAECDBECCCAD

Sosyal-2 EBD D     a DC C    BC    bEEa  DCABdDCe      

Cevap Anahtarı A EBDCDEABECDCDCDCEDDABCABDCAEEBCADCABCDCDBAEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 6 4 2 67
ŞİİR 2 1 1 50
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
ELEŞTİRİ 1 1 0 100
ŞİİR 2 2 0 100
ROMAN 2 2 0 100
ROMAN 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 5 2 0 40
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL KURUMLAR 1 1 0 100
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 1 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 2 1 0 50
KLASİK MANTIK 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
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